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Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Mar 25/01/2022 10:12
Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin <j03ejecctomed@cendo) ramajudicial.gov.co>; Paula Andrea
Betancur Ospina <pbetancuo@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Paula Andrea Bedoya Agudelo <pbedoyaa@cendoj ramajudicial. gov.co>

De: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin <j03ejecctomed@cendoj.ramajudiciaI.gov,co>
Enviado: martes, 25 de enero de 2022 8:53 a. m.

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Proceso ejecutivo conexo cobro honorarios periciales de luis Alfonso Upegui#003-2018-00031-00

Buen dia, reenvio para radicar por favor.

cz

Juzgado Tercero de Ejecucion Civil del
Circuito de Medellin

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
103ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Luis Alfonso Upegui Espinal <luisalfonsoupegui@yahoo.com>

Enviado: martes, 25 de enero de 2022 8:48 a. m.

Para: Juzgado 03 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin <j03ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Luis Alfonso Upegui Espinal <luisalfonsoupegui@yahoo.com>

Asunto: Proceso ejecutivo conexo cobro honorarios periciales de luis Alfonso Upegui#003-2018-00031-00

Anexo memorial de actualizacion liquidacion crédito Proceso ejecutivo conexo cobro honorarios periciales de Luis
Alfonso Upegui contra Maria Isabel Arango #003-2018-00031-00




Luis Alfonso Upegui Espinal
ABOGADO
T.P.#11.894 del Consejo Superior de la Judicatura

Sefior
Juez Tercero de Ejecucién Civil de! Circuito
E S. D.

Ref: Proceso ejecutivo conexo cobro honorarios periciales

Demandante: Luis Alfonso Upegui Espinal
Demandada: Maria Isabel Arango Restrepo

Rad#05001-34-03-003-2018-00031-00
Conexo principal #05001-31-03-008-2014-0340-00

Su juzgado libré mandamiento de pago a mi favor por $8.600.000, mas los intereses
moratorios causados desde el 11 de enero de 2018 hasta el pago total de la
obligacién, liquidados a la tasa del 0.5% efectivo mensual. (interés mensual es de
$33.000.

Ante su juzgado presenté el 1 de octubre de 2020 liquidacién por los intereses
entreel 11 de enerode 2018yel 11 de septiembre de 2020 (32 meses)=$1.056.000,
liquidacion que fue aprobada el 15 de enero del afio en curso.

Presento liquidacion adicional de intereses causados entre el 12 de septiembre de
2020 y el 11 de enero de 2022, por 16 meses a $33.000 mensuales, para un total
de $528.000.

SINTESIS
Capital $6.600.000
Intereses del 11 de enero de 2018 al 11 de sept.de 2020 $1.056.000
Intereses del 12 de septiembre de 2020 al 11 enero de 2022 $ 528.000
Total sin costas $8.184.000

Medellin, enero 24 de 2022

Ategtamente.

Cuis Alfonsb Upegui Espinal
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