10/12/21 14:08 Correo: Adriana Yolanda Delgado Calderon - Outlook

273.2012 ATENCION PUBLICO. RV: rdo 2012 273 presentacion de liquidacion del credito

Juzgado 02 Familia - N. De Santander - Cucuta <jfamcu2@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 10/12/2021 9:36

Para: Adriana Yolanda Delgado Calderon <adelgadc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Abogado Darwin-Delgado <darwindelgadoabogado@hotmail.com>

Enviado: jueves, 9 de diciembre de 2021 17:32

Para: Juzgado 02 Familia - N. De Santander - Clcuta <jfamcu2@cendoj.ramajudicial.gov.co>; judith-
911@hotmail.com <judith-911@hotmail.com>

Asunto: RE: rdo 2012 273 presentacion de liquidacion del credito

Seior(a)

JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE CUCUTA. REPARTO.

E. S. D.

RDO: 2012 273.

DDA: EJECUTIVO DE ALIMENTOS.

DTE: ZANDRA BELEN ORTIZ MORENO en representaciéon del menor JONATHAN STIVEN TIRADO
ORTIZ

DDO: JOSE RICARDO TIRADO USCATEGUI,

Respetado Doctor(a):

DARWIN DELGADO ANGARITA, mayor de edad, identificado infra firma, actuando como Defensor Publico,
Adscrito A La Defensoria Del Pueblo De Cucuta, y apoderado de ZANDRA BELEN ORTIZ MORENO, por medio
del presente me permito adjuntar a su despacho la liquidacion del crédito y su interés asi:

hasta el mes de diciembre de 2021 la suma de $19.182.656 por concepto de capital.

Por concepto de interese al .05% mensual la suma de $959.133.

Los anteriores por un total de $20.141.789.00.

De lo anterior se adjunta en la pagina siguiente.

De la Sra. Juez.

De la sefiora juez.

Atte.

DARWIN DELGADO ANGARITA.
DEFENSOR PUBLICO.
C.C. N°5.497.534.
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T.P. N° 232468. Del C. S. de la J.

DARWIN DELGADO ANGARITA.
C.C. N°5.497.534.
T.P. N°232468. Del C. S. de la J.

Nota Confidencial:

Este correo electronico contiene informacion confidencial y sdlo puede ser utilizada por el
despacho, individuo o la compafiia la cual estd dirigido. Si no es el destinatario de este
correo y lo recibid por error y es de su competencia dele aplicacion al Art 21 de la ley 1755
del 2015, asi mismo comunique de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda
tener del mismo. no deberd usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y demds normas
concordantes.

Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de
este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que no exista reserva sobre
este conforme a al norma.

Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que
puede guardarlo como un archivo digital.

De: Abogado Darwin-Delgado

Enviado: lunes, 22 de noviembre de 2021 10:30 a. m.

Para: judith-911@hotmail.com <judith-911@hotmail.com>

Asunto: rdo 2012 273 envio de copias a la apoderada parte demandada

buen dia dra-

se adjunta la demanda, sus anexos y el auto que admitio.

DARWIN DELGADO ANGARITA.
C.C. N°5.497.534.

T.P.N°232468. del C. S. de la J.
DEFENSOR PUBLICO.

Nota Confidencial:
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Este correo electrdnico contiene informacion confidencial y sélo puede ser utilizada por el
despacho, individuo o la compafiia la cual estd dirigido. Si no es el destinatario de este
correo y lo recibio por error y es de su competencia dele aplicacion al Art 21 de la ley 1755
del 2015, asi mismo comunique de inmediato al remitente y elimine cualquier copia que pueda
tener del mismo. no deberd usar su contenido, de hacerlo podria tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y demds normas
concordantes.

Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la informacion de
este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que no exista reserva sobre
este conforme a al norma.

Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que
puede guardarlo como un archivo digital.
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DARWIN DELGADO A

DFEFIENSOR PUBLICO
Sefior(a) ]
JUEZ SEGUNDO DE FAMILIA DE CUCUTA. REPARTO.
E. S. D.
RDO: 2012 273.
DDA: EJECUTIVO DE ALIMENTOS.
DTE: ZANDRA BELEN ORTIZ MORENO en representacion del menor JONATHAN STIVEN
TIRADO ORTIZ
DDO: JOSE RICARDO TIRADO USCATEGUI,

Respetado Doctor(a):
DARWIN DELGADO ANGARITA, mayor de edad, identificado infra firma, actuando como Defensor Publico,

Adscrito A La Defensoria Del Pueblo De Cucuta, y apoderado de ZANDRA BELEN ORTIZ MORENO, por
medio del presente me permito adjuntar a su despacho la liquidacién del crédito y su interés asi:

hasta el mes de diciembre de 2021 la suma de $19.182.656 por concepto de capital.
Por concepto de interese al .05% mensual la suma de $959.133.
Los anteriores por un total de $20.141.789.00.

De lo anterior se adjunta en la pagina siguiente.

De la Sra. Juez.

De la sefiora juez.

Atte.

DARWIN DELGADO ANGARITA.
DEFENSOR PUBLICO.

C.C. N°5.497.534.

T.P. N° 232468. Del C. S. de la J.

AV 4E, N°7A- 09, SEGUNDO PISO, B. POPULAR.
darwindelgadoabogado@hotmail.com dadelgado@defensoria.edu.co 3118534378.
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DARWIN DELGADO A

DEFFENSOR PUBLICO
FECHA 40% CUOTA

ENNEGRILACUOTA  |S-MLLM.| V& DEJADA DE TOTAL INT .05% TOTAL CON

EXTRAORDINARIA cuotasa | -NCELAR MENSUAL INT
01/08/2017| 31/08/2017, S 295.087|S  49.649| S 49.649 | $ 24821 S 52.131
01/09/2017| 30/09/2017, $ 295087 |S$ 295087 |S 344736 S 17.237($ 361973
01/10/2017| 31/10/2017| $ 295.087|$ 295.087|$ 639.823| S 31.991| S 671.814
01/11/2017| 30/11/2017 $ 295.087|S 295.087|S$ 934.910| S 46.746 | S 981.656
01/12/2017| 31/12/2017 $ 295.087|$ 295.087|$ 1.229.997 | $ 61.500 | $ 1.291.497
01/12/2017 31/12/2017 $ 295087 |S$ 295087 |$ 1.525.084| S 76.254 | $ 1.601.338
01/01/2018| 31/01/2018| $781.242 $ 312.497 | $ 312.497 | $ 1.837.581| $ 91.879 | $ 1.929.460
01/02/2018| 28/02/2018 $ 312497 | $ 312.497 | $ 2.150.078 | $ 107.504 | $ 2.257.581
01/03/2018| 31/03/2018 $ 312497 | $ 312497 | $ 2.462.574| S 123.129 | $ 2.585.703
01/04/2018| 30/04/2018 $ 312497 | $ 312497 | $ 2.775.071| $ 138.754 | $ 2.913.825
01/05/2018| 31/05/2018 $ 312497 | $ 312.497 | $ 3.087.568 | $ 154.378 | $ 3.241.946
01/06/2018| 30/06/2018 $ 312497 | $ 312.497 | $ 3.400.065 | $ 170.003 | $ 3.570.068
01/07/2018| 31/07/2018 $ 312497 | $ 312497 | $ 3.712.562 | $ 185.628 | $ 3.898.190
01/08/2018| 31/08/2018 $ 312497 | $  312.497 | $ 4.025.058 | $ 201.253 | $ 4.226.311
01/09/2018| 30/09/2018 $ 312497 |'S 312497 | S 4.337.555| $ 216.878 | $ 4.554.433
01/10/2018| 31/10/2018 $ 312497 | $ 312497 | $ 4.650.052 | $ 232503 | $ 4.882.555
01/11/2018| 30/11/2018 $ 312497 | S 312497 | S 4.962.549 | $ 248.127 | $ 5.210.676
01/12/2018| 31/12/2018| $ 312497 | $ 312497 | $ 5.275.046 | $ 263.752 | $ 5.538.798
01/12/2018 31/12/2018 $ 312497 | $ 312497 $ 5.587.542| $ 279.377| $ 5.866.920
01/01/2019| 31/01/2019| $ 828.116 $ 331.246 | $ 331.246| $ 5918.789 | $ 295.939 | $ 6.214.728
01/02/2019| 28/02/2019) $ 331.246|$  331.246 | $ 6.250.035 | $ 312,502 | $ 6.562.537
01/03/2019| 31/03/2019) $ 331.246|$ 331246 $ 6.581.282| S 329.064 | $ 6.910.346
01/04/2019| 30/04/2019) $ 331246 'S 331.246 | $ 6.912.528| $ 345626 | $ 7.258.154
01/05/2019| 31/05/2019 $ 331246 | S 331.246 | S 7.243.774| $ 362.189 | $ 7.605.963
01/06/2019| 30/06/2019 $ 331246 | S 331.246 | $ 7.575.021| $ 378751 | $ 7.953.772
01/07/2019| 31/07/2019 $ 331246 | S 331.246 | $ 7.906.267 | $ 395313 [ $ 8.301.581
01/08/2019| 31/08/2019 $ 331246 | S 331.246 | $ 8237.514| S 411.876 | $ 8.649.389
01/09/2019| 30/09/2019 $ 331.246| S 331.246| $ 8.568.760 | $ 428.438 | $ 8.997.198
01/10/2019| 31/10/2019 $ 331.246| S 331.246 | $ 8.900.006 | $ 445,000 | $ 9.345.007
01/11/2019| 30/11/2019 $ 331.246| S 331.246| S 9.231.253| $ 461.563 | $ 9.692.815
01/12/2019| 31/12/2019 $ 331246 | S 331246 | S 9.562.499 | $ 478.125 | $ 10.040.624
01/12/2019 31/12/2019 $ 331246 | $ 331.246| S 9.893.746 | $ 494.687 | $ 10.388.433
01/01/2020| 31/01/2020| $877.803 $ 351.121|$ 351.121 | $ 10.244.867 | $ 512.243 | $ 10.757.110
01/02/2020| 29/02/2020 $ 351.121|$ 351.121| S 10.595.988 | S 529.799 | $ 11.125.787
01/03/2020| 31/03/2020 $ 351121 | S 351.121| $ 10.947.109 | $ 547.355 | $ 11.494.465
01/04/2020| 30/04/2020 $ 351121 |$ 351.121| $ 11.298.230 | $ 564.912 | $ 11.863.142
01/05/2020| 31/05/2020| $ 351121 |$ 351121 $ 11.649.352 | $ 582.468 | $ 12.231.819
01/06/2020| 30/06/2020 S 351121 | S 351121 $ 12.000.473 | S 600.024 | $ 12.600.496
01/07/2020| 31/07/2020 $ 351121 |$  351.121 | $ 12.351.594 | $ 617.580 | $ 12.969.174
01/08/2020| 31/08/2020 $ 351.121|$ 351.121| $ 12.702.715 | $ 635.136 | $ 13.337.851
01/09/2020] 30/09/2020 $ 351121 |$ 351.121| $ 13.053.836 | $ 652.692 | $ 13.706.528
01/10/2020] 31/10/2020 $ 351121 | $ 351.121 | S 13.404.958 | S 670.248 | $ 14.075.205
01/11/2020] 30/11/2020 $ 351.121|$ 351.121| $ 13.756.079 | S 687.804 | $ 14.443.883
01/12/2020] 31/12/2020 $ 351.121|$ 351121 $ 14.107.200 | $ 705.360 | $ 14.812.560
01/12/2020 31/12/2020 $ 351121 |$ 351121 | $ 14.458.321| $ 722.916 | $ 15.181.237
01/01/2021| 31/01/2021| $908.526 $ 363.410| $ 363.410 | $ 14.821.732 | $ 741.087 | $ 15.562.818
01/02/2021| 28/02/2021 $ 363.410|$ 363.410| $ 15.185.142 | $ 759.257 | $ 15.944.399
01/03/2021| 31/03/2021 $ 363.410|$ 363.410| S 15.548.552 | $ 777.428 | $ 16.325.980
01/04/2021| 30/04/2021 $ 363.410|$ 363.410| $ 15.911.963 | $ 795.598 | $ 16.707.561
01/05/2021| 31/05/2021 S 363.410|$ 363.410| $ 16.275.373 | $ 813.769 | $ 17.089.142
01/06/2021| 30/06/2021 S 363.410|$ 363.410| $ 16.638.784 | $ 831.939 | $ 17.470.723
01/07/2021| 31/07/2021 S 363.410| S 363.410| $ 17.002.194 | $ 850.110 | $ 17.852.304
01/08/2021] 31/08/2021 $ 363.410|$ 363.410 | $ 17.365.604 | $ 868.280 | $ 18.233.885
01/09/2021] 30/09/2021] $ 363.410|$ 363.410 | $ 17.729.015 | $ 886.451 | $ 18.615.466
01/10/2021] 31/10/2021 $ 363.410|$ 363.410 | $ 18.092.425 | $ 904.621 | $ 18.997.046
01/11/2021| 30/11/2021 $ 363.410| S 363.410| $ 18.455.836 | $ 922.792 | $ 19.378.627
01/12/2021] 31/12/2021 $ 363.410| S 363.410| $ 18.819.246 | $ 940.962 | $ 19.760.208
01/12/2021] 31/01/2022 $ 363.410|$ 363.410| $ 19.182.656 | $ 959.133 | $ 20.141.789

$19.182.656
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