
Valledupar, 20 de febrero de 2022 

 

Señor (a) 

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA DE VALLEDUPAR – CESAR 

 

REFERENCIADO: PROCESO EJECUTIVO  

RADICADO: 20001.031.10.001.2015.00530.00 

DEMANDANTE: JUAN SEBASTIAN GOMEZ DÍAZ representado por la señora  

                            MARIA JOSE DÍAZ MEJÍA 

DEMANDADO: JULIO CESAR GOMEZ DÍAZ 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTINUIDAD DEL PROCESO 

MARIA JOSE DÍAZ MEJÍA, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada 

con la cedula de ciudadanía No. 1.065.621.804 y quién actúa como madre y 

representante legal de su hijo menor de edad, JUAN SEBASTIAN GOMEZ DÍAZ, 

mediante el ´presente escrito, de la manera respetuosa me permito solicitar ante 

usted, la continuacion del proceso en referencia toda vez que, desde el mes de 

mayo del año 2021, el demandado, JULIO CESAR GOMEZ DÍAZ, ha incumplido 

totalmente con el pago las cuotas alimentarias acordadas para con su hijo JUAN 

SEBASTIAN GOMEZ DÍAZ  

Para tal efecto, me permito adjuntar el siguiente cuadro de liquidación del crédito 

que comprende a las cuotas alimentarias adecuadas a partir de dicha fecha y sus 

correspondientes intereses moratorios, donde puedo demostrar que el 

DEMANDADO, adeuda a la fecha de corte mayo de 2021, la suma de DOS 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE 

PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 2.144.914,42), compuesto por un 

capital por la suma de DOS MILLONES NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA 

Y NUEVE PESOS ($ 2.091.169,98 ), mas intereses por la suma de CINCUENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 53.744,44). 

 

Atentamente 

 
MARIA JOSE DÍAZ MEJÍA 

C.C 1.065.621.804 



 

 

LIQUIDACIÓN DE CUOTAS ALIMENTARIAS  

PROCESO EJECUTIVO RADICADO: 20001.31.10.001.2015.00530.00 

 

 

MES CUOTA CON 
AUMENTO IPC 

2022 

CUOTA 
ADICIONAL 

PERIODOS 
EN DEUDA 

INTERÉS 
0.5% 

TOTAL 

  

jun-21      198.798,00    150.000,00  9  15.695,91       364.493,91  

jul-21      198.798,00    8 7951,92      571.243,83  

ago-21      198.798,00    7    6.957,93       776.999,76  

sep-21      198.798,00    6 5963,94      981.761,70  

oct-21      198.798,00    5    4.969,95    1.185.529,65  

nov-21      198.798,00    4 3975,96   1.388.303,61  

dic-21      198.798,00    150.000,00  3    5.231,97    1.742.333,58  

ene-22      199.791,99    2 1997,91   1.944.123,48  

feb-22      199.791,99    1        998,95    2.144.914,42  

TOTALES   1.791.169,98    300.000,00     53.744,44    2.144.914,42  
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RV: Solicitud continuidad de proceso ejecutivo liquidacion de crédito cuotas alimentarias

Juzgado 01 Familia - Cesar - Valledupar <j01fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 22/02/2022 18:14

Para:  Sandra Paola Lopez Rozo <slopezr@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (322 KB)
LIQUIDACION MARIA JOSE DIAZ MEJIA.docx; LIQUIDACION MARIA JOSE DIAZ MEJIA.pdf;

Cordial Saludo. 

AL CONTESTAR, FAVOR ENVIAR LAS RESPUESTAS Y/O MEMORIALES AL CORREO: csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Atentamente, 



ARELIS TATIANA PÁEZ VILLAZÓN
Secretaria

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE VALLEDUPAR-CESAR

Carrera 14 calle 14 Esquina, Palacio de Justicia, Sexto Piso
 j01fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co 

Firma ambiental: En este Juzgado existen  políticas a favor del medio ambiente y del Planeta; como buena práctica se restringe el uso de documentos impresos y solo en
la medida de lo necesario se usa papel reciclable, por ello, antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo y en lo posible utilice papel reciclable. 
*****************************************************************************************************************
El Juzgado pone a disposición de la comunidad, dos plataformas digitales, las cuales pueden ser consultadas sin salir de casa pues solo se requiere de internet y un manejo

elemental de sistemas:

mailto:csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co
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1º CONSULTA DE PROCESOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: Por medio de esta opción podrás consultar el estado del proceso, recepción de memoriales, pases al despacho, y

motivación breve de las providencias proferidas.

2º. ESTADOS ELECTRÓNICOS: Por medio de esta herramienta, consultas las notificaciones por estado y descargas de forma gratuita copia de la providencia.

De: Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar <csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 22 de febrero de 2022 9:49 a. m.

Para: Juzgado 01 Familia - Cesar - Valledupar <j01fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud continuidad de proceso ejecutivo liquidacion de crédito cuotas alimentarias
 
MHA

Centro de Servicios Judiciales Juzgados Civiles y Familia de Valledupar
Carrera 14 Calle 14  Piso 6 Oficina 601 Palacio de Justicia
Teléfono: 57 - 5800688 |  Mail: csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: hector luis acosta urueta <hectorluisacostaurueta@gmail.com>

Enviado: lunes, 21 de febrero de 2022 11:49

Para: Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar <csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Solicitud continuidad de proceso ejecutivo liquidacion de crédito cuotas alimentarias
 
Buen día
cordial saludo

Con el respeto que me caracteriza me dirijo hacia usted   juzgado primero de familia de valledupar para   solicitar  la continuación
del proceso, por tal razón adjunto  la siguiente carta de demanda y cuadro de liquidación actualizados.

Agradezco su atención y colaboración Dios me los bendiga

Atentamente 
María José Díaz Mejía
1065621804

mailto:repcsercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

