18/8/22, 13:44 Correo: Gladys Stella Lozano Salazar - Outlook

RV: ACTUALIZACION CUOTA LIMENTARIA OSCAR DAVID MEJIA

Juzgado 01 Familia - Cesar - Valledupar <j01fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 17/08/2022 10:34

Para: Gladys Stella Lozano Salazar <glozanos@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial Saludo.

AL CONTESTAR, FAVOR ENVIAR LAS RESPUESTAS Y/O MEMORIALES AL
CORREDO: csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

Atentamente,

hebes T Vi
ARELIS TATIANA PAEZ VILLAZON
Secretaria

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE VALLEDUPAR-CESAR
Carrera 14 calle 14 Esquina, Palacio de Justicia, Sexto Piso
jOo1fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

Firma ambiental: En este Juzgado existen politicas a favor del medio ambiente y del Planeta; como buena practica se
restringe el uso de documentos impresos y solo en la medida de lo necesario se usa papel reciclable, por ello, antes
de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo y en lo posible utilice papel reciclable.
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El Juzgado pone a disposicion de la comunidad, dos plataformas digitales, las cuales pueden ser consultadas sin salir de casa pues
solo se requiere de internet y un manejo elemental de sistemas:

12 CONSULTA DE PROCESOS A TRAVES DE LA PAGINA WEB: Por medio de esta opcién podras consultar el estado del proceso,
recepciéon de memoriales, pases al despacho, y motivacién breve de las providencias proferidas.

22, ESTADOS ELECTRONICOS: Por medio de esta herramienta, consultas las notificaciones por estado y descargas de forma
gratuita copia de la providencia.

De: Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar <csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 16 de agosto de 2022 9:00 p. m.

Para: Juzgado 01 Familia - Cesar - Valledupar <j01fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: ACTUALIZACION CUOTA LIMENTARIA OSCAR DAVID MEJIA

MHA

Centro de Servicios Judiciales Juzgados Civiles y Familia de Valledupar
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Carrera 14 Calle 14 Piso 6 Oficina 601 Palacio de Justicia
Teléfono: 57 - 5800688 | Mail: csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: SUJEIDIS YULIED BECERRA SOCARRAS <suyubes@hotmail.com>
Enviado: lunes, 15 de agosto de 2022 12:00

Para: Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar
<csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: ACTUALIZACION CUOTA LIMENTARIA OSCAR DAVID MEJIA
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Valledupar; 15 de Agosto de 2022

Sefior (a)

JUEZ PRIMERO DE FAMILIA
Valledupar - Cesar

Cordial saludo

REFERENCIA: ACTUALIZACION EJECUTIVO DE ALIMENTOS

RADICADO N2 20001.131.10.001.2017.00166.00

EJECUTANTE: SUJEIDIS YULIED BECERRA SOCARRAS; Madre de Oscar David Mejia Becerra.

EJECUTADO: OSCAR ALFONSO MEJIA VERDECIA

SUJEIDIS YULIED BECERRA SOCARRAS; con cedula de ciudadania niumero 49.693.538 de Codazzi-Cesar; actio como
representante de mi hijo OSCAR DAVID MEJIA BECERRA, Con Registro Civil N21.066.293.382; presento a usted la

actualizacion solicitada de la liquidacién por afio adeudado del crédito del ejecutado:

MESES EN
_ INTERESES AL 0.5%
MES/ANO |cUOTA PRIMAS MORA ABONOS _ |SUBTOTALES
abr-22 300.000 4 6.000 306.000
may-22 300.000 3 4.500 610.500
jun-22 300.000 2 3.000 913.500
jul-22 300.000 150,000 1 1,500 1.365.000
ago-22 300.000 0 . 1.665.000

NOTA ACLARATORIA: El juzgado primero de familia me ha hecho entrega a través del Banco Agrario, cuatro depdsitos
judiciales por un valor de $1.200.000= (Un Millén Doscientos Mil Pesos), recibiendo el ultimo pago el 11 de agosto de 2022;
por lo tanto hasta el 31 de agosto de 2022 el sefior Oscar Alfonso Mejia Verdecia, aun adeuda $465.000 =
sesenta y cinco mil pesos), realizando la actualizacién del Ejecutivo de alimentos Hasta fecha de 31 de Agosto del 2022.

En espera de sus buenos oficios;

Cordialmente;

5, S Zacan'q
LIE CERR OCARRAS

Ejecu

ccC. 49.693.538 de Codazzi
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