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REPÚBLICA DE COLOMBIA   

   
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO   
JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE   

VALLEDUPAR-CESAR   

Cordial Saludo. 

AL CONTESTAR, FAVOR ENVIAR LAS RESPUESTAS Y/O MEMORIALES AL CORREO: 
csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co  

Atentamente, 

ARELIS TATIANA PÁEZ VILLAZÓN
Secretaria

JUZGADO PRIMERO DE FAMILIA DE VALLEDUPAR-CESAR
Carrera 14 calle 14 Esquina, Palacio de Justicia, Sexto Piso
 j01fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co 
Teléfono: 305 225 4906

Firma ambiental: En este Juzgado existen  políticas a favor del medio ambiente y del Planeta; como buena práctica se restringe el uso de documentos impresos y solo en la medida de lo necesario se usa papel reciclable, por ello, antes de imprimir este correo, piense bien si es necesario hacerlo y
en lo posible utilice papel reciclable. 
*****************************************************************************************************************
El Juzgado pone a disposición de la comunidad, tres plataformas digitales, las cuales pueden ser consultadas sin salir de casa pues solo se requiere de internet y un manejo elemental de sistemas:

1º CONSULTA DE PROCESOS A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB: Por medio de esta opción podrás consultar el estado del proceso, recepción de memoriales, pases al despacho, y motivación breve de las providencias proferidas.

2º. ESTADOS ELECTRÓNICOS: Por medio de esta herramienta, consulta las notificaciones por estado y descargas de forma gratuita copia de la providencia; a dicha herramienta, se puede acceder a través del siguiente link: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-familia-del-circuito-de-

valledupar/88

3º. TRASLADOS ORDINARIOS : Por medio de esta herramienta, puede consultar los traslados efectuados en los respectivos procesos, los cuales puede descargar de forma gratuita copia de los mismos; a dicha herramienta, se puede acceder a través del siguiente link:

https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-familia-del-circuito-de-valledupar/89

De: Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar <csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 24 de octubre de 2023 9:02 p. m.
Para: Juzgado 01 Familia - Cesar - Valledupar <j01fvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACION CREDITO 20001-31-10-001-2023-102
 
MHA

Centro de Servicios Judiciales Juzgados Civiles y Familia de Valledupar
Carrera 14 Calle 14  Piso 6 Oficina 601 Palacio de Justicia
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Teléfono: 57 - 5800688 |  Mail: csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co

De: Genaro Segundo Anniccharico Iseda <doc-genaro@hotmail.com>
Enviado: lunes, 23 de octubre de 2023 22:19
Para: Centro Servicios Judiciales Juzgado Civil Familia - Cesar - Valledupar <csercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co>; molinahernandeznasser@gmail.com <molinahernandeznasser@gmail.com>
Asunto: LIQUIDACION CREDITO 20001-31-10-001-2023-102
 
CON EL PRESENTE REMITO MEMORIAL PARA QUE SEA ENVIADO AL JUZGADO QUE CORRESPONDE.

mailto:repcsercfvpar@cendoj.ramajudicial.gov.co


Doctora 
ANGELA DIANA FUMINAYA DAZA 
Juez Primera de Familia   
Valledupar 
 
 
Referencia:         LIQUIDACION DE CRÉDITO. 

Proceso:             EJECUTIVO DE ALIMENTOS. 

DEMANDANTE: IAN MOLINA RODRÍGUEZ, representado por su señora madre 

ANA MARÍA RODRÍGUEZ MERLANO. 

DEMANDADO:  NASER ALFREDO MOLINA HERNANDEZ. 

Radicado:           20001-31-10-001-2023-00102-00 

 

GENARO SEGUNDO ANNICCHIARICO ISEDA, abogado inscrito en el ejercicio de 

la profesión, identificado con la cédula de ciudadanía número 77.013.078, expedida 

en Valledupar, portador de la Tarjeta Profesional No. 66.021 del Consejo Superior 

de la Judicatura, obrando como apoderado judicial de la señora ANA MARÍA 

RODRÍGUEZ MERLANO, presento ante usted liquidación del crédito, tal como se 

detalla a continuación:  

Mes CUOTA MES Obligación acumulada 0,50% 

  capital  $3.000.000,00 $15.000  

Marzo 2023 $1.500.000 $4.500.000 $22.500 

Abril 2023 $1.500.000 $6.000.000 $30.000 

Mayo 2023 $1.500.000 $7.500.000 $37.500 

Junio 2023 $1.500.000 $9.000.000 $45.000 

Julio 2023 $1.500.000 $10.500.000 $52.500 

Agosto 2023 $1.500.000 $12.000.000 $60.000 

Septiembre/23 $1.500.000 $13.500.000 $67.500 

Octubre/23 $1.500.000 $15.000.000 $75.000 

TOTALES:           $15.000.000      $405.000 

    

  

SUBTOTAL 
LIQUIDACIÓN $15.405.000 

 

A este valor le debemos sumar el concepto de vestuario que debió cancelar el 

demandado el 30 de julio y el 30 de agosto de 2023, por valor de $900.000 cada 

cuota, para un total de $1.800.000. 

 

TOTAL LIQUIDACION DEL CREDITO: $15.405.000 + $1.800.000 = $17.205.000  

 



 

Sírvase usted, correr traslado de la presente actualización del crédito a la parte 

demandada. 

 

Manifiesto que previamente a enviar este documento a su Juzgado, puse en 

conocimiento del demandado del mismo, a través de su correo electrónico, para lo 

cual aporto la evidencia correspondiente. 

 

Cordialmente,  

 

 

GENARO SEGUNDO ANNICCHIARICO ISEDA  

C.C. No. 77.013.078 de Valledupar  

T.P. No. 66.021 del C. S. de la J. 

 



 


