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RV: SOLICITA DAR TRAMITE A LIQUIDACION OF 813 QUE FALTO POR CORRER
TRASLADOsAPORTA LIQUIDACION CREDITO oficina 813 y 814 PROCESO EJECUTIVO No.
11001418900820210042600

Esther Lucía Galeano Sanchez <abogadaestherlucia@outlook.es>
Jue 15/06/2023 9:29

Para:Juzgado 08 Pequeñas Causas Competencia Multiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j08pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
Liquidación crédito oficina 814.pdf; Liquidación crédito Oficina 813.pdf;

En mi calidad de apoderada judicial de la demandante, dentro del proceso ejecutivo
11001418900820210042600 adelantado por la ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO
ANDES P.H. contra JUAN MAURICIO MEDINA NIÑO, por medio del presente escrito, REITERO  su
despacho la solicitud efectuada desde el 2 de marzo de 2023 dar trámite a la liquidación de la
OFICINA 813, aportada en Junio 21 de 2022

Lo anterior teniendo en cuenta que, por auto calendado febrero 9 de 2023, se aprobó
liquidación del crédito por la suma de $9.671.045.oo, por concepto de deuda de la Oficina 814.

Ambas liquidaciones del crédito fueron aportadas en la misma fecha, Junio 21 de 2022.  

Cordialmente

Esther Lucía Galeano S.
abogada

De: Esther Lucía Galeano Sanchez <abogadaestherlucia@outlook.es>
Enviado: jueves, 2 de marzo de 2023 3:24 p. m.
Para: Juzgado 08 Pequeñas Causas Competencia Multiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j08pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: SOLICITA DAR TRAMITE A LIQUIDACION OF 813 QUE FALTO POR CORRER TRASLADOsAPORTA
LIQUIDACION CREDITO oficina 813 y 814 PROCESO EJECUTIVO No. 11001418900820210042600
 
En mi calidad de apoderada judicial de la demandante, dentro del proceso ejecutivo
11001418900820210042600 adelantado por la ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO
ANDES P.H. contra JUAN MAURICIO MEDINA NIÑO, por medio del presente escrito, solicito al
despacho dar trámite a la liquidación de la OFICINA 813, aportada en Junio 21 de 2022

Lo anterior teniendo en cuenta que, por auto calendado febrero 9 de 2023, se aprobó
liquidación del crédito por la suma de $9.671.045.oo, por concepto de deuda de la Oficina 814.

Ambas liquidaciones del crédito fueron aportadas en la misma fecha, Junio 21 de 2022.  
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Cordialmente

Esther Lucía Galeano S.
abogada

De: Esther Lucía Galeano Sanchez <abogadaestherlucia@outlook.es>
Enviado: martes, 21 de junio de 2022 4:55 p. m.
Para: Juzgado 08 Pequeñas Causas Competencia Multiple - Bogotá - Bogotá D.C.
<j08pccmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: APORTA LIQUIDACION CREDITO oficina 813 y 814 PROCESO EJECUTIVO No.
11001418900820210042600
 
En mi calidad de apoderada judicial de la demandante, dentro del proceso
ejecutivo 11001418900820210042600 adelantado por la ASOCIACION DE
COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO ANDES P.H. contra JUAN MAURICIO
MEDINA NIÑO, por medio del presente escrito, allego liquidación del crédito
actualizada. 
 
Igualmente se incluyen las cuotas ordinarias causadas hasta la fecha,
conforme se ordenó en el mandamiento de pago.  

Cordialmente

Esther Lucía Galeano S.
abogada demandante
 














