30/9/22, 11:37 Correo: Ingrid Marcela Granados Hernandez - Outlook

RV: LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA RAD. 25000232500020070036801

Recepcion Memoriales Seccion 02 Subseccion F Tribunal Administrativo - Cundinamarca
<rmemorialessec02sftadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 30/09/2022 10:02

Para: Ingrid Marcela Granados Hernandez <igranadh@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Alvaro Rueda Celis <alvarorueda@arcabogados.com.co>

Enviado: viernes, 30 de septiembre de 2022 10:01

Para: Recepcion Memoriales Seccion 02 Subseccion F Tribunal Administrativo - Cundinamarca
<rmemorialessec02sftadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>; notificacionesjudiciales@cremil.gov.co
<notificacionesjudiciales@cremil.gov.co>; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
<procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA RAD. 25000232500020070036801

Honorable Magistrada:

BEATRIZ HELENA ESCOBAR RROJAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA- SUBSECCION “F”

E.S.D.

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO

RADICADO: 25000-23-25-000-2007-00368-01
DEMANDANTE: BERTHA QUINTERO DE CAMACHO
DEMANDADO: CREMIL

Cordialmente,

Alvaro Rueda Celis

C.C. N0.79.110.245 de Bogota

ARC Abogados Especializados S.A.S
T.P.170.560 HCSJ

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen exclusivamente a su destinatario y a la empresa ARC ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.ASS,

contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgacion no esta permitida por la ley. Si usted ha recibido este correo
por error, equivocacion u omisién favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos, la utilizacién, copia,
impresion, retencion, divulgacion, reenvid o cualquier accién tomada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibida y puede

ser sancionada legalmente.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGQyYWIyZTBjLTEzZNWQtNDY2MiOSMGRILTcy Y mESMzc4Mjk2NAAQAFI3iS2YK%2B9Gs3kxD20Z98E. ..
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Abogados
Especializados Cuidamos sus intereses

Honorable Magistrada:

BEATRIZ HELENA ESCOBAR RROJAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA- SUBSECCION “F”

E. S. D.

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO

EADICADO: 25000-23-25-000-2007-00368-01
DEMANDANTE: BERTHA QUINTERO DE CAMACHO
DEMANDADO: CREMIL

ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO- ART. 446 CGP

ALVARO RUEDA CELIS, mayor, con domicilio en la ciudad de Bogotd D C. Identificado como figura
al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderado de la parte demandante, senora BERTHA
QUINTERO DE CAMACHO, de acuerdo con lo ordenado en auto inmediatamente anterior,
presento la liquidacion del crédito, dando cumplimiento a lo indicado en el articulo 446 del CGP,
en los siguientes términos:

1. Valores del Mandamiento de pago librado el 9 de AGOSTO DE 2019, segun AUTO QUE
LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO, por el saldo insoluto de $30.516.705.91, asi:

Teniendo en cuenta la postura de la sala del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de tomar
el saldo insoluto adeudado como Intereses. Saldo al cual no se le pueden liquidar intereses de
mora, presento la liquidacién con la IDEXACCION DEL VALOR ADEUDADO, para que no se pierda
el valor adquisitivo de dicho saldo, pues se adeuda desde el 28 de enero de 2010, franscurriendo
ya 12 aios sin que se efectué el pago.

Saldo insoluto adeudado desde el 28 de | Valor indexado al 30 de septiembre
enero de 2010 de 2022
$30.516.705.91 $ 47.092.326.75

2. LIQUIDACION DE LOS INTERESES MORATORIOS NO PORCEDEN SEGUN SENTENCIA Y
MANDAMIENTOI DE PAGO-

De esta manera dejo presentada la liquidacion del crédito, segun indica el art. 446 del CGP, en
cumplimiento de lo ordenado en autos anteriores.

De igual manera reitero el correo para notificaciones de todas las actuaciones dentro de este
proceso: alvarorueda@arcabogados.com.co.

Sirvase proveer de conformidad,

Atentamente,

U UL b

ALVARO RUEDA CELIS i
C.C. No. 79.110.245 DE BOGOTA
T.P No. 170.560 DEL C S DE LA J.

PBX. (1) 7420825
Cll 73 Bis No. 26-28 Bogota
Alvarorueda@arcabogados.com.co / www.arcabogados.com.co


mailto:alvarorueda@arcabogados.com.co

6/10/22, 12:32 Correo: Ingrid Marcela Granados Hernandez - Outlook

RV: LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA RAD. 25000232500020070036801

Recepcion Memoriales Seccion 02 Subseccion F Tribunal Administrativo - Cundinamarca
<rmemorialessec02sftadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 06/10/2022 10:21

Para: Ingrid Marcela Granados Hernandez <igranadh@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Alvaro Rueda Celis <alvarorueda@arcabogados.com.co>

Enviado: jueves, 6 de octubre de 2022 10:19

Para: Recepcion Memoriales Seccion 02 Subseccion F Tribunal Administrativo - Cundinamarca
<rmemorialessec02sftadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>; notificacionesjudiciales@cremil.gov.co
<notificacionesjudiciales@cremil.gov.co>; procesosnacionales@defensajuridica.gov.co
<procesosnacionales@defensajuridica.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA RAD. 25000232500020070036801

Honorable Magistrada:

BEATRIZ HELENA ESCOBAR RROJAS

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCION SEGUNDA- SUBSECCION “F”

E.S.D.

MEDIO DE CONTROL: EJECUTIVO

RADICADO: 25000-23-25-000-2007-00368-01
DEMANDANTE: BERTHA QUINTERO DE CAMACHO
DEMANDADO: CREMIL

Buenos dias.

Respetuosamente solicito sea tenida en cuenta la actualizacién de crédito radicada el dia 30 de
septiembre de 2022.

Cordialmente,

Alvaro Rueda Celis

C.C. N0.79.110.245 de Bogota

ARC Abogados Especializados S.A.S
T.P.170.560 HCS)J

Este correo y cualquier archivo anexo pertenecen exclusivamente a su destinatario y a la empresa ARC ABOGADOS ESPECIALIZADOS S.AS,

contiene informacion confidencial y sujeta al secreto profesional, cuya divulgacién no esta permitida por la ley. Si usted ha recibido este correo
por error, equivocaciéon u omisién favor notificar en forma inmediata al remitente y eliminar dicho mensaje con sus anexos, la utilizacién, copia,
impresion, retencion, divulgacion, reenvid o cualquier accién tomada sobre este mensaje y sus anexos quedan estrictamente prohibida y puede

ser sancionada legalmente.

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGQyYWIyZTBjLTEzZNWQtNDY2MiOSMGRILTcy Y mE5Mzc4Mjk2NAAQANGENugHKGdEmKw1w1Qz4cc...  1/1



14/10/22, 12:27 Correo: Ingrid Marcela Granados Hernandez - Outlook

RV: Ref.: Respuesta requerimiento judicial RQ 2022091299

Recepcion Memoriales Seccion 02 Subseccion F Tribunal Administrativo - Cundinamarca
<rmemorialessec02sftadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Vie 14/10/2022 11:24

Para: Ingrid Marcela Granados Hernandez <igranadh@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Derechos de Peticion <derechosdepeticion@cremil.gov.co>

Enviado: viernes, 14 de octubre de 2022 10:01

Para: Recepcion Memoriales Seccion 02 Subseccion F Tribunal Administrativo - Cundinamarca
<rmemorialessec02sftadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Certificado: Ref.: Respuesta requerimiento judicial RQ 2022091299

Este es un Email Certificado™ enviado por Derechos de Peticion.

Sefior(a)

BEATRIZ HELENA ESCOBAR ROJAS

Magistrada

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Seccidn Segunda, Subseccion “F” de Bogota

Ref.: Respuesta requerimiento judicial

Radicacién No. 2007 — 00368 -01

Demandante: BERTHA QUINTERO DE CAMARGO
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

Favor NO responder a este correo electrénico, cualquier requerimiento, favor remitirlo al
correo atenusuario@cremil.gov.co

DERECHOS DE PETICION

Carrera 10 No. 27 - 27 Ed. Bachue Piso 2°
PBX: (1) 3537300

Email: atenusuario@cremil.gov.co

Linea de atencion al cliente: 018000912090
Bogota - Colombia

CREMIL

Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

AVISO LEGAL: Este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares.
Esta comunicacion puede contener informacion protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocacién u omision
queda estrictamente prohibida la utilizacién, copia, reimpresion y/o reenvio del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y

borrar el mensaje original y cualquier archivo anexo.

Antes de imprimir este mensaje, asegurese de que es necesario. Proteger el medio ambiente esta también en sus manos.

AVISO LEGAL: este mensaje y cualquier archivo anexo son confidenciales y para uso exclusivo de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Esta
comunicacion puede contener informacion protegida por derechos de autor. Si usted ha recibido este mensaje por error, equivocacion u omisién queda
estrictamente prohibida la utilizacién, copia, reimpresién y/o reenvio del mismo. En tal caso, favor de notificar de forma inmediata al remitente y borrar el

mensaje original y cualquier archivo anexo.

RPOST ® PATENTADO

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGQyYWIyZTBjLTEzZNWQtNDY2MiOSMGRILTcy Y mE5Mzc4Mjk2NAAQAF JwjTOXUupNuKr8yWNCP5s%3D
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- Caja de Retiro de las Fuerzas Militares

es de todos

La seguridad | prindefensa % C R E M I L

B4 ks Dolermss.

Bogota D.C,

CREMIL: 2022091299

ID RADICADO DE SALIDA: 2022104953
FECHA DE RADICACION: 13/10/2022
CONSECUTIVO ANUAL: 82756

N° 690

Sefior(a)

BEATRIZ HELENA ESCOBAR ROJAS

Magistrada

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Secciéon Segunda, Subseccion “F” de Bogota
rmemorialessec02sftadmcun@cendoj.ramajudicial.qov.co

Ref.: Respuesta requerimiento judicial

Radicacion No. 2007 — 00368 -01
Demandante: BERTHA QUINTERO DE CAMARGO
Demandado: CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES

Reciba un cordial saludo,

En atencion al requerimiento judicial radicado con el No. 2022091299 del 28 de septiembre de
2022, por medio del cual solicita: “(...) informe las razones que le han impedido realizar el
pago de la sentencia dictada el 15 de noviembre de 2007 (...)”, esta Entidad se permite cumplir
en los términos sefialados e informa:

La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares se permite anexar al presente oficio de respuesta:

1. Certificacién de pago de la resolucion No. 3521 del 30 de noviembre del 2009, POR
REAJUSTE ASIGNARETIRO POR INCREMENTO IPC, a favor de la sefiora BGR. (RA)
BERTHA QUINTERO DE CAMACHO identificada con cédula de ciudadania No.
20.000.297, expedida por el Grupo de Tesoreria de esta Entidad.

Por ultimo, se le recuerda que, toda informacién adicional derivada del presente sera atendida
a través de nuestros canales de atencion: Linea de WhatsApp 322 510 9702, Call Center: PBX

PBX:(57) (1) 3537300, www.cremil.govco
@ @ @ i—% FAX:(57) (1) 3537306. Carrera 13 # 27-00.
%I—g Linea Nacional: 01 8000 912090. Bogota-Colombia.
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La seguridad | prindefensa . C R E M I L
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601 3537300, linea gratuita nacional 01 8000 912090 o al correo electronico
atenusuario@cremil.gov.co.

Cordialmente,

Yulieth Adriana Ortiz Solano
Profesional de Defensa
Coordinador Grupo Centro Integral de Servicio al Usuario

Elabor6:  Yeimy Andrea Buitrago Velasquez

PBX:(57) (1) 3537300, www.cremil.govco
@ @ @ m FAX:(57) (1) 3537306. Carrera 13 # 27-00.
%I—g Linea Nacional: 01 8000 912090. Bogota-Colombia.

f Cremilco L @Cremil_co Cremil_co

1S0 9001

vicontec § ehicontec

SC3559-1 SA397-1  OS 3541 CO-5C 35581 -—

— S—"


mailto:atenusuario@cremil.gov.co

La seguridad ; # —
co detodo Mindefensa % CREM

s Sl y Empraniirial
o4 s Cortenea

No. 531 CREMIL. 2022017711

Bogota D.C, 05 de octubre de 2022

6/10/2022 8:07 a. m. EGOMEZ CAJA DERETIRODELASFF.MM
ASUNTO: COMUNICACION - INFORME -

* *
DESTINATARIO: JULIETH ADRIANA ORTIZ |202201 7935
DEPENDENCIA: CENTRO INTEGRAL SERVICIO
No.COMUNICACION: 016462
CONSECUTIVO: 2022-16462 [interno]

LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE TESORERIA DE LA
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
CERTIFICA:

Que el pago de la resolucién No. 3521 del 30 de noviembre del 2009, POR REAJUSTE
ASIGNARETIRO POR INCREMENTO IPC, a favor de la sefiora BGR. (RA) BERTHA
QUINTERO DE CAMACHO identificada con cédula de ciudadania No. 20.000.297, fue
realizado el 20 de enero de 2010, a la cuenta corriente No. 298001330 del banco de Bogota, a
nombre de la doctora MARTHA YANETH AGUDELO VELASQUEZ identificada con cedula No.
52.105.490, por un valor de CIENTO VEINTITRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA
Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($123.433.354,00)
como apoderada.

Atentamente,

skl

Profesional de Defensa MARTHA CECILIA MOLINA CARDONA
Coordinador Grupo de Tesoreria

Elaboro: Contratista. Eder Manuel Géme: &
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