15/2/22,17:30 Correo: Juzgado 35 Administrativo Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

RV: Documentos Carlos Suarez

Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogota - Bogota D.C.
<correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 15/02/2022 2:34 PM

Para: Juzgado 35 Administrativo Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C. <jadmin35bta@notificacionesrj.gov.co>

Cordial saludo,

De manera atenta informamos que ha sido radicado el presente correo como memorial
para el proceso relacionado en el mismo, dentro del registro en el aplicativo siglo XXI
podra confirmar los datos del mensaje como Asunto, fecha y hora de recibo.

Atentamente,
hacs

Grupo de Correspondencia
Oficina de Apoyo de los Juzgados Administrativos
Sede Judicial CAN

De: Luz Salgado <Imsalgador55@gmail.com>

Enviado: sabado, 12 de febrero de 2022 6:10 p. m.

Para: Correspondencia Sede Judicial CAN - Bogota - Bogota D.C. <correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
Carlos Suarez <cabeto5000@gmail.com>

Asunto: Fwd: Documentos Carlos Sudrez

—————————— Forwarded message ---------

De: <Imsalgador55@gmail.com>

Date: sab, 12 feb 2022 a la(s) 17:21

Subject: Documentos Carlos Suarez

To: Luz Salgado <Imsalgador55@gmail.com>

Dra. Riguehy Marina Gutierrez Martinez
Secretaria del Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota DC

REF:

Proceso Ejecutivo Continuacién Accidon de grupo Numero 2005000231500020040079301
Demandante: Carlos Urbano Suarez Camacho (Q.E.P.D)

Contra los municipios y distritos de Colombia.
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15/2/22,17:30 Correo: Juzgado 35 Administrativo Seccion Tercera - Bogota - Bogota D.C. - Outlook

Con la presente, yo Luz Mary Slagado Rodriguez con cedula de ciudadania 51.605.965 de Bogota, en
calidad de Viuda como reposa en el certificado de registro de matrimonio me permito solicitar al
juzgado sea reconocido por parte de los municipios el pago al que tenia derecho mi esposo Carlos
Urbano Suarez Camacho (Q.P.E.D) en calidad de Perito. Teniendo en cuenta el auto del 18 de agosto
de 2011 en donde indicaba la orden de pago a mi esposo por los honorarios a los cuales tenia
derecho por Perito de la justicia.

Por lo anterior, anexo a ustedes los siguientes documentos:

- Acta de defuncién de mi esposo Carlos Alberto Suarez Camacho.

- Registro de Matrimonio.

- Registro de Nacimiento de sus dos hijos herederos determinados.

- Liquidacion a la fecha de la cual tiene derecho con sus intereses moratorios que se causan desde el
dia 12 de agosto de 2010 a la fecha.

Estos documentos son requisito para que el juzgado autorizado por nosotros, nos notifique a los
correos que a continuacion citamos la respuesta del mismo.

Imsalgador55@gmail.com
cabeto5000@gmail.com

Quedo atenta a una pronta respuesta y el paso a seguir.
Cordialmente
Luz Mary Salgado Rodriguez

C.C 51.605.965
Bogota

Enviado desde mi iPhone
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Proceso Ejecutivo continuacién Accién de Grupo N° 250002315000200400793 01
Liquidacion de intereses

Pagina 1

Tasa 0.5%

Fecha Capital Intereses Intereses acumulados Total a pagar
12/08/2010 3,000,000 - - 3,000,000
12/09/2010 3,000,000 15,000 15,000 3,015,000
12/10/2010 3,000,000 15,000 30,000 3,030,000
12/11/2010 3,000,000 15,000 45,000 3,045,000
12/12/2010 3,000,000 15,000 60,000 3,060,000
12/01/2011 3,000,000 15,000 75,000 3,075,000
12/02/2011 3,000,000 15,000 90,000 3,090,000
12/03/2011 3,000,000 15,000 105,000 3,105,000
12/04/2011 3,000,000 15,000 120,000 3,120,000
12/05/2011 3,000,000 15,000 135,000 3,135,000
12/06/2011 3,000,000 15,000 150,000 3,150,000
12/07/2011 3,000,000 15,000 165,000 3,165,000
12/08/2011 3,000,000 15,000 180,000 3,180,000
12/09/2011 3,000,000 15,000 195,000 3,195,000
12/10/2011 3,000,000 15,000 210,000 3,210,000
12/11/2011 3,000,000 15,000 225,000 3,225,000
12/12/2011 3,000,000 15,000 240,000 3,240,000
12/01/2012 3,000,000 15,000 255,000 3,255,000
12/02/2012 3,000,000 15,000 270,000 3,270,000
12/03/2012 3,000,000 15,000 285,000 3,285,000
12/04/2012 3,000,000 15,000 300,000 3,300,000
12/05/2012 3,000,000 15,000 315,000 3,315,000
12/06/2012 3,000,000 15,000 330,000 3,330,000
12/07/2012 3,000,000 15,000 345,000 3,345,000
12/08/2012 3,000,000 15,000 360,000 3,360,000
12/09/2012 3,000,000 15,000 375,000 3,375,000
12/10/2012 3,000,000 15,000 390,000 3,390,000
12/11/2012 3,000,000 15,000 405,000 3,405,000
12/12/2012 3,000,000 15,000 420,000 3,420,000
12/01/2013 3,000,000 15,000 435,000 3,435,000
12/02/2013 3,000,000 15,000 450,000 3,450,000
12/03/2013 3,000,000 15,000 465,000 3,465,000
12/04/2013 3,000,000 15,000 480,000 3,480,000
12/05/2013 3,000,000 15,000 495,000 3,495,000
12/06/2013 3,000,000 15,000 510,000 3,510,000
12/07/2013 3,000,000 15,000 525,000 3,525,000
12/08/2013 3,000,000 15,000 540,000 3,540,000
12/09/2013 3,000,000 15,000 555,000 3,555,000
12/10/2013 3,000,000 15,000 570,000 3,570,000
12/11/2013 3,000,000 15,000 585,000 3,585,000
12/12/2013 3,000,000 15,000 600,000 3,600,000
12/01/2014 3,000,000 15,000 615,000 3,615,000
12/02/2014 3,000,000 15,000 630,000 3,630,000
12/03/2014 3,000,000 15,000 645,000 3,645,000
12/04/2014 3,000,000 15,000 660,000 3,660,000
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12/05/2014
12/06/2014
12/07/2014
12/08/2014
12/09/2014
12/10/2014
12/11/2014
12/12/2014
12/01/2015
12/02/2015
12/03/2015
12/04/2015
12/05/2015
12/06/2015
12/07/2015
12/08/2015
12/09/2015
12/10/2015
12/11/2015
12/12/2015
12/01/2016
12/02/2016
12/03/2016
12/04/2016
12/05/2016
12/06/2016
12/07/2016
12/08/2016
12/09/2016
12/10/2016
12/11/2016
12/12/2016
12/01/2017
12/02/2017
12/03/2017
12/04/2017
12/05/2017
12/06/2017
12/07/2017
12/08/2017
12/09/2017
12/10/2017
12/11/2017
12/12/2017
12/01/2018
12/02/2018
12/03/2018
12/04/2018

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

675,000
690,000
705,000
720,000
735,000
750,000
765,000
780,000
795,000
810,000
825,000
840,000
855,000
870,000
885,000
900,000
915,000
930,000
945,000
960,000
975,000
990,000
1,005,000
1,020,000
1,035,000
1,050,000
1,065,000
1,080,000
1,095,000
1,110,000
1,125,000
1,140,000
1,155,000
1,170,000
1,185,000
1,200,000
1,215,000
1,230,000
1,245,000
1,260,000
1,275,000
1,290,000
1,305,000
1,320,000
1,335,000
1,350,000
1,365,000
1,380,000

3,675,000
3,690,000
3,705,000
3,720,000
3,735,000
3,750,000
3,765,000
3,780,000
3,795,000
3,810,000
3,825,000
3,840,000
3,855,000
3,870,000
3,885,000
3,900,000
3,915,000
3,930,000
3,945,000
3,960,000
3,975,000
3,990,000
4,005,000
4,020,000
4,035,000
4,050,000
4,065,000
4,080,000
4,095,000
4,110,000
4,125,000
4,140,000
4,155,000
4,170,000
4,185,000
4,200,000
4,215,000
4,230,000
4,245,000
4,260,000
4,275,000
4,290,000
4,305,000
4,320,000
4,335,000
4,350,000
4,365,000
4,380,000
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12/05/2018
12/06/2018
12/07/2018
12/08/2018
12/09/2018
12/10/2018
12/11/2018
12/12/2018
12/01/2019
12/02/2019
12/03/2019
12/04/2019
12/05/2019
12/06/2019
12/07/2019
12/08/2019
12/09/2019
12/10/2019
12/11/2019
12/12/2019
12/01/2020
12/02/2020
12/03/2020
12/04/2020
12/05/2020
12/06/2020
12/07/2020
12/08/2020
12/09/2020
12/10/2020
12/11/2020
12/12/2020
12/01/2021
12/02/2021
12/03/2021
12/04/2021
12/05/2021
12/06/2021
12/07/2021
12/08/2021
12/09/2021
12/10/2021
12/11/2021
12/12/2021
12/01/2022
12/02/2022

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

1,395,000
1,410,000
1,425,000
1,440,000
1,455,000
1,470,000
1,485,000
1,500,000
1,515,000
1,530,000
1,545,000
1,560,000
1,575,000
1,590,000
1,605,000
1,620,000
1,635,000
1,650,000
1,665,000
1,680,000
1,695,000
1,710,000
1,725,000
1,740,000
1,755,000
1,770,000
1,785,000
1,800,000
1,815,000
1,830,000
1,845,000
1,860,000
1,875,000
1,890,000
1,905,000
1,920,000
1,935,000
1,950,000
1,965,000
1,980,000
1,995,000
2,010,000
2,025,000
2,040,000
2,055,000
2,070,000

4,395,000
4,410,000
4,425,000
4,440,000
4,455,000
4,470,000
4,485,000
4,500,000
4,515,000
4,530,000
4,545,000
4,560,000
4,575,000
4,590,000
4,605,000
4,620,000
4,635,000
4,650,000
4,665,000
4,680,000
4,695,000
4,710,000
4,725,000
4,740,000
4,755,000
4,770,000
4,785,000
4,800,000
4,815,000
4,830,000
4,845,000
4,860,000
4,875,000
4,890,000
4,905,000
4,920,000
4,935,000
4,950,000
4,965,000
4,980,000
4,995,000
5,010,000
5,025,000
5,040,000
5,055,000
5,070,000
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