e Rama Judicial
v E Consejo Superior de la Judicatura
U Republica de Colombia

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
OFICINA DE EJECUCION DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE
CARTAGENA FIJACION EN LISTA
PRIMERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL

PROCESO RADICACION DEMANDANTE DEMANDADO
EJECUTIVO 002-2019-00911-00 | FLOR DE MARIA CONTRERAS HEIDER CANAS RIVERO
BUITRAGO
EJECUTIVO 002-2018-00724-00 ROBERTO LUIS MARTINEZ ELIANA MARTINEZ MEZA
BANDA
EJECUTIVO 003-2018-00094-00 | MARTHA BOLIVAR QUINTERO ELVIRA DIAZ TATIS

Queda en traslado a las partes la liquidacion del crédito presentada, por el
término de tres (3) dias, dentfro del cual podrdn formular objeciéon es relativas
al estado de la cuenta, de conformidad con lo establecido en el Art. 446 C.G.
P.

FECHA DE FIJACION: 01 DE JUNIO DEL 2022, HORA 8:00 A.M

FECHA DE DESFIJACION: 01 DE JUNIO DEL 2022, HORA 5:00 PM
EL TRASLADO INICIA: 02 DE JUNIO DEL 2022, HORA 8:00 A.M

EL TRASLADO VENCE: 06 DE JUNIO DEL 2022, HORA 5:00 PM

ANA AYOLA CABRALES
Secretaria
“De conformidad al Decreto 806 del 4 de junio del 2020, artficulo 9,
NO serd necesario firmar los fraslados que se surtan
Por fuera de audiencia”

Mayra Polanco




26/5/22, 16:06 Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolivar - Cartagena - Outlook

Fwd: PRESENTANCION DE LIQUIDACION DE CREDITO DENTRO DEL PROCESO
EJECUTIVO RADICADO 911-2019

ABIDIS MENCO DAVILA <abimenco@gmail.com>

Mié 25/05/2022 11:47 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolivar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

PRESENTANCION DE LIQUIDACION DE CREDITO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO RADICADO 911-
2019

—————————— Forwarded message ---------

De: ABIDIS MENCO DAVILA <abimenco@gmail.com>

Date: jue, 21 abr 2022 a las 13:56

Subject: PRESENTANCION DE LIQUIDACION DE CREDITO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO
RADICADO 911-2019

To: <j01ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Ref.: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR Ddo:
HEIDER CANAS RIVERO.
Dte: FLOR DE MARIA CONTRERAS BUITRAGORAad:

2019-911
JUZGADO DE ORIGEN: SEGUNDO (2) CIVIL MUNICIPAL

Atentamente,

ABIDIS MENCO DAVILA
Abogada
Cel. 3167548407

abimenco@gmail.com

Atentamente,
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ABIDIS MENCO DAVILA
Abogada
Cel. 3167548407

abimenco@gmail.com
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Sefor:

JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.
E. S. D.

Ref.: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

Ddo: HEIDER CANAS RIVERO.

Dte: FLOR DE MARIA CONTRERAS BUITRAGO
Rad: 2019-911

JUZGADO DE ORIGEN: SEGUNDO (2) CIVIL MUNICIPAL

ABIDIS MENCO DAVILA,, mayor de edad vecina de la ciudad de Cartagena,
identificada con la cedula de ciudadania N° 1.002.377.089 de Mompox (Bol), y
portadora de la tarjeta profesional N° 180.158 del C.S. de la J. y domiciliada en esta
ciudad, en mi calidad de apoderada judicial de la parte demandante, la sefiora FLOR
DE MARIA CONTRERAS, con el debido respeto me dirijo a usted para presentar
por medio del presente escrito, liquidacion del crédito, dentro del proceso de

referencia en los siguientes términos

TASA VALOR INTERE
CAPITAL FECHA INICIO | FECHA FINAL USUSRA No DIAS MI(E)NSUALES S
$2.000.000,00 14/02/2019 28/02/2019 3,00% 14 $2.301,37
$2.000.000,00 | 01/03/2019 31/03/2019 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/04/2019 30/04/2019 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/05/2019 31/05/2019 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/06/2019 30/06/2019 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/07/2019 31/07/2019 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/08/2019 31/08/2019 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/09/2019 30/09/2019 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/10/2019 31/10/2019 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/11/2019 30/11/2019 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/12/2019 31/12/2019 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/01/2020 31/01/2020 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/02/2020 29/02/2020 3,00% 28 $4.602,74
$2.000.000,00 | 01/03/2020 31/03/2020 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/04/2020 30/04/2020 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/05/2020 31/05/2020 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/06/2020 30/06/2020 3,00% 29 $4.767,12




$2.000.000,00 | 01/07/2020 31/07/2020 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/08/2020 31/08/2020 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/09/2020 30/09/2020 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/10/2020 31/10/2020 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/11/2020 30/11/2020 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/12/2020 31/12/2020 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/01/2021 31/01/2021 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/02/2021 28/02/2021 3,00% 27 $4.438,36
$2.000.000,00 | 01/03/2021 31/03/2021 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/04/2021 30/04/2021 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/05/2021 31/05/2021 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/06/2021 30/06/2021 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/07/2021 31/07/2021 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/08/2021 31/08/2021 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/09/2021 30/09/2021 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/10/2021 31/10/2021 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/11/2021 30/11/2021 3,00% 29 $4.767,12
$2.000.000,00 | 01/12/2021 31/12/2021 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/01/2022 31/01/2022 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/02/2022 28/02/2022 3,00% 27 $4.438,36
$2.000.000,00 | 01/03/2022 31/03/2022 3,00% 30 $4.931,51
$2.000.000,00 | 01/04/2022 15/04/2022 3,00% 14 $2.301,37
TOTAL VALOR INT $183.780,82
TOTAL INT+CAP $2.183.780,82

Del sefior juez,

Respetuosamente,

ABIDIS MENCO DAVILA

CC. 1002377089 de Mompox

T.P: 180158 del CSJ




27/5/22, 8:45 Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolivar - Cartagena - Outlook

ACTUALIZACION DE LIQUIDACIONDEL CREDITO -RADICADO
13001400300220180072400

luisa reyes <luisa_reyesreyes@outlook.es>
Mié 25/05/2022 1:30 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolivar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

SENOR:

JUEZ PRIMERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E. S. D.

Radicacion: 13001400300220180072400

Referencia: Proceso Ejecutivo de ROBERTO LUIS MARTINEZ BANDA contra ELIANA MARTINEZ MEZA
Y HUMBERTO GUZMAN STAVE

Asunto: ACTUALIZACION DE LIQUIDACION DEL CREDITO

LUISA FERNANDA REYES REYES, mayor y vecina de la ciudad de Cartagena, abogada en egjercicio, identificada civil y
profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderada judicial de la parte demandante,
por medio del presente escrito me permito ACTUALIZAR LA LIQUIDACION DEL CREDITO

Atentamente,

oisa Peyes €.

LUISA FERNANDA REYES REYES
C.C. No. 1.143.389.642
T. P.No. 304.941 C.S.de J

Enviado desde Correo para Windows
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SENOR:
JUEZ PRIMERO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

E. S. D.

Radicacion: 13001400300220180072400

Referencia: Proceso Ejecutivo de ROBERTO LUIS MARTINEZ BANDA contra ELIANA
MARTINEZ MEZA Y HUMBERTO GUZMAN STAVE

Asunto: ACTUALIZACION DE LIQUIDACION DEL CREDITO

LUISA FERNANDA REYES REYES, mayor y vecina de la ciudad de Cartagena, abogada en ejercicio,
identificada civil y profesionalmente como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderada
judicial de la parte demandante, por medio del presente escrito me permito ACTUALIZAR LA LIQUIDACION
DEL CREDITO, lo cual hago de la siguiente manera:

LIQUIDACION DEL CREDITO APROBADA POR EL DESPACHO MEDIANTE AUTO DE FECHA 04 DE
JUNIO DE 2020:

Letra de cambio de fecha 28 de septiembre de 2017 vencida el 28 de enero de 2018:

CAPITAL $80.000.000
INTERESES MORATORIOS $43.493.333
TOTAL $123.493.333

Para un total de liquidacion de crédito de $123.493.333

Ahora bien, se actualizara la liquidacién del crédito, a partir de noviembre 30 de 2019, ya que como se muestra
en el auto de 04 de junio de 2020, los intereses moratorios fueron liquidados hasta 29 de noviembre del afio
2019.

ACTUALIZACION DE LIQUIDACION DE CREDITO DESDE 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 A 25 DE MAYO DE
2022:

LETRA DE 28/09/2017
908
DIAS EN MORA
Val lal .000.
alor de la letra $ 80.000.000 49.615.278
VALOR INTERESES
Fecha ultima liquidacion 29/11/2019

DATOS LIQUIDACION INTERESES

129.615.278
Fecha de Liquidacion de 25/05/2022

Intereses TOTAL A PAGAR
Valor letra + Intereses

Ao Dias en Mora Valor Intereses *

2019 32 $ 1,849,906.85
2020 366 $ 20,391,562.84
2021 365 $ 19,142,684.93
2022 145 $ 8,231,123.29

Total 908 49,615,278



Sobre el capital del titulo, se toma la Ultima fecha en que se liquidaron intereses y se actualiza el valor, lo cual
arroja una liquidacion de crédito a 25 de mayo de 2022, con el siguiente valor:

TOTAL LIQUIDACION DEL CREDITO A 25 DE MAYO DE 2022:

CAPITAL $80.000.000.00
INTERESES MORATORIOS | $43.493.333
(APORBADOS AUTO DE 04/ JUNIO DE

2020)

INTERESES MORATORIOS ADICIONAL | $49,615,278

A 25 DE MAYO DE 2022

TOTAL $173.108.611

SON CIENTO SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO OCHO MIL SESICIENTOS ONCE PESOS M/CTE
($173.108.611)

Ahora bien, el dia 25 de junio de 2021, se realizo retiro por valor de $13.723.715, los cuales se descuentan a
la liquidacion, arrojando un total de:

CAPITAL $80.000.000.00
INTERESES MORATORIOS | $43.493.333
(APORBADOS AUTO DE 04/ JUNIO DE

2020)

INTERESES MORATORIOS ADICIONAL | $49,615,278

A 25 DE MAYO DE 2022

TITULO PAGADO $13.723.715
TOTAL $159.384.896

Sirvase Sefior Juez proceder de conformidad.
De usted atentamente,

Atentamente,

orsa ?'{)‘-5 .

LUISA FERNANDA REYES REYES
C.C. No. 1.143.389.642
T. P. No. 304.941 C.S. de J
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LIQUIDACION CREDITO ELVIRA DIAZ JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION CIVIL DE
CARTAGENA

Antonio Garrido <agarridotabogado@gmail.com>
Mié 25/05/2022 2:43 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolivar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
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SENOR (a):
JUEZ PRIMERO DE EJECUCION CIVIL DE CARTAGENA
E. S. D.

Referencia: Rad. No. 13001418900320180009400
Ejecutante: Martha Bolivar Quintero
Ejecutada. Elvira Diaz Tatis

ANTONIO JOSE GARRIDO TORRES mayor de edad, vecino y residente
en esta ciudad de Cartagena, identificado con C.C. No. 73.090.248
expedida en Cartagena (Bolivar), a usted con el debido respeto me dirijo
en mi condicién de apoderado judicial de la parte ejecutada sefiora
ELVIRA DIAZ TATIS y atendiendo requerimiento de sus despacho estoy
enviando liquidacion del crédito con fundamento en el articulo 446 del
Codigo General del Proceso Num. 1ro. Lo cual hago teniendo en cuenta
lo siguiente:

PRIMERO: El dia 02 de diciembre del 2019 mi poderdante consigno al
abogado de la parte ejecutante Dr. HUGO REDONDO VILLALOBOS en
su cuenta de ahorros No. 830919866 del Banco de Occidente de esta
ciudad de Cartagena, dicha consignacion se hizo por valor de UN
MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS M.cte. ($ 1.600.000) M.cte.
Volante de consignacién que me permito anexar en copia para su
conocimiento. He de manifestarle adicional mente a su sefioria que mi
mandante procedi6 a realizar la consignacion antes dicha dado un
requerimiento que le enviara el abogado de la parte ejecutante a mi
mandante ELVIRA DIAZ TATIS de fecha febrero o4 del 2014 de la
empresa de mensajeria ACORAS la cual me permito anexar para su
conocimiento.

SEGUNDO: Con fundamento en lo anterior y teniendo en cuenta que el

abogado ejecutante ya ha recibido UN MILLON SEISCIENTOS MIL
PESOS M.cte. ($ 1.600.000) M.cte. de lo cual ha guardado silencio al
despacho lo que encuadra en una conducta dolosa habida cuenta de que
a la suma o valor correspondiente de la ejecucion se le hizo un pago
parcial restandole por pagar CINCUENTA y SEIS MIL DOSCIENTOS
TREINTA'Y DOS PESOS M.cte.



Entonces sefioria de acuerdo con lo anterior mente expresado la
liquidacion la presento en los siguientes términos sometiéndose a su
consideracion a fin de que sea aprobada.

Capital .................. $ 56.232 M.cte
Int. 0.5% Mensual .......... Mora 30 Meses

Capital $ 56.232 + % $81.345 = $137.575 Total Liquidacion Crédito
Gastos y Costas .......cceevuuuunnnnnnn. $168.935 Gastos y Costas

Total...eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, $ 306.000=

De usted. Atte.

e ——— .l". _‘,f‘-'
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ANTONIO JOSE GARRIDO TORRES
C.C. No. 73.090.248 de Cartagena
Abogado parte ejecutada.



Banco de Occidente
Nit. 890.300.279-4

BANCO DE OCCIDENTE S.A.
NIT 890.300.279-4

CERTIFICACION DE TRANSACCIONES EN CAJA

Certificamos que a través de nuestra oficina: Cartagena Principal
se realizo consignaciéon  con las siguientes caracteristicas:
— e N Valor Mo Id I Nambre Autorizacion Cédggo FechaTrx Hora Trx
« cuenta Cuenta : Dep. i Oficina
BANCO DE OCCIDENTE| 830919866 CA $ 1.600.000,00 33120871 830B4791933600RS| 830 2019-12-02 9:23:40

Este certificado g

valido comg/Soporte de la tgansaccion

INTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMaA

supERI

VIGILADO

@Bco_Occidente B Facebook.com/BcoOccidente

www.bancodeoccidente.com.co
FTP-APY-018

Mod. Ene. 2014

\/




O cispapeles 72

Baito Banio de
Ay Willas Deeigente.

o

barko
eonvior

Valor

C J

Verifique antes de rerirarse de (a ventanilla que la informacién  impresa
corresponde a (3 op ian ordenara al Banco. Conserve este comprobante.
Los cheques estardn sujetos a la cidusula de huen cobro Art. 882 y a
vertficacinn posterior Sihubiere errores o laltantes, 2| Banco queda autorizado
para hacer los austes en la respectiva cuenia.

COMPROBANTE DE TRANSACCION

BCOLUCC % £7834

HUGO ANTONIO REDCNDO VILLALOEOS
JA00614 A REERRETE LS N

by

No. Id Depositante 1312
B

BAVV.CLI-PRI-216-V1 BBOG. 2122141623 (DEP_FOR_0G8 V1 13/11/2015) BOCC: FTP-SER-02S BPOP: 1 10.3 48010



Radicacion: 13-0C1-41-89-003-2018-00094-00

Proceso: EJECUTIVO A CONT!I}JUACIGN DE VERBAL DE RESTITUCION DE INMUEBLE
ARRENDADO DE MINIMA CUANTIA

Demandante:MARTHA BOLIVAR QUINTERO
Demandada:ELVIRA DIAZ TATIS

JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS, Cartagena,
Noviembre veintisiete (27) de dos mil diecinueve (2019).

Al despacho se encuentra la presenta solicitud para que se libre ejecucion en
contra de ELVIRA DIAZ TATIS, por las costas a que fue condenada dentro del
proceso DECLARATIVO DE RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO.

Al respecto, se observa que se trata como viene dicho de una ejecucion
oy continuacion de Proceso VERBAL DE RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO DE
MINIMA  CUANTIA ,donde se resolvid mediante SENTENCIA de fecha 4 de
cctupbre de 2019, entre ofros puntos lo siguiente :"CONDENESE a a aqui demandante
ELVIRA DIAZ TATIS a pagar las costas del proceso a favor de la parte demandada y a cargo de la parte
demandante en la suma de dos salarios mininos legales mensuales vigentes, es decir la suma de UN
MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
($1 .656.232.60), al tenor de lo dispuesto en el acuerdo PSSAA1610554 del 5 de agosto de 2016 del
Consejo Superior de la Judicatura. Por secretaria se dispone ademés que en su oportunidad se liquiden las
costas adicionales que eventualmente estén acreditadas en el expediente.”, y de conformidad con
lo dispuesto en el inciso primero del articulo 306 del C.G.P. y por ser procedente
el despacho librara mandamiento ejecutivo a favor de MARTHA BOLIVAR
QUINTERO y en contra de ELVIRA DIAZ TATIS, en virtud de la condena en costas
impuesta y arriba ya indicada, advirtiéndose que por formularse la ejecucion
dentro de los freinta dias siguientes a la ejecutoria de la sentencia, se dispondrd
la nofificacién del mandamiento ejecutivo a la parte demandada por estado,

tal como lo establece la norma que viene en cita.

Por lo expuesto el JUIGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS,

RESUELVE:

Ordenase a la demandada ELVIRA DIAZ TATIS, pagar a la demandante MARTHA
BOLIVAR QUINTERQ, dentro de los cinco (5) dias siguientes a la nofificacién de
este proveido, las siguientes sumas de dinero:

PRIMERO: Por concepio de costas la suma de UN MILLON  SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.656.232.00},
correspondiente a las costas aprobadas por auto de fecha octubre 11 de 2019,

\vzi_‘/\\ o X\hf,‘_,_/———— //‘"7— )



SEGUNDO: Los intereses moratorios ¢ la tasa del 0.5% mensual por tratarse de

unc obligacion de naturaleza civil.

ol

TERCERO: Noftifiquese a la parte demandada esta providencia por Estado, .

conforme alo dispuesto enelarticulo 306 del C.G.P.

NOTIFTQL\JESE CUMPLASE

GONZALEZ MARRUGO

MGMMF

SECRETARIA DEL JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE

)

Cartagena de Indias, D.T. y
Anotacién en estado # @

POR MEDIO DEL CUAL SE NOTIFICA ESTA PROVIDENCIA A LAS
PARTES QUE NO LO HICIERON DE OTRA MANERA.

Cartagena dfﬂh% ‘\m de 2019,
/)T\/\
— . /\/\7

La Secretaria.
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ACORAS

Cartagena, Febrero 4 de 2014.

Sefiora
Elvira Diaz Tatis

Ciudad.
Ref. Llamado al Pago. @
Cordial Saludo

Hugo Redondo Villalobos, abogado en ejercicio, actuando en representacién de la sefiora Martha
Bolivar por medio del presente escrito, y de conformidad con la sentencia proferida por el Juzgado
Trece Civil Municipal de Cartagena dentro del proceso de Restitucidon de Inmueble Arrendado
adelantado por usted a través de su apoderado judicial y en contra de mi representada, me permito
requerirla para el pago de las agencias en derecho y costas judiciales a que usted fue condenada
dentro del mismo.

Por lo anteriormente expresado le solicito el pago de las mismas antes del dia martes 22 de octubre
del presente afio, el monto de las agencias en derecho, tal como bien sabe, ascienden a la suma de

dinero equivalente a 2 (Dos) Salarios Minimos Legales Mensuales Vigentes.

El pago lo puede hacer a través de consignacién bancaria en la siguiente cuenta:

Titular: Hugo Redondo Villalobos
cic. 79.691.934

Banco: de Occidente

Cuenta: Ahorros

No. de Cta: 830919866

Tenga presente que el incumplimiento en el pago implicaria el inicio de un proceso ejecutivo en su
contra lo que haria mas gravosa la deuda.

Para efectos de cualquier comunicado me puede contactar en la clle 1era de Badillo No. 35-54,

Pasaje Comercial Badillo oficina 305, Cartagena. E mail: hredondo@acoras.co. -

Agradeciendo de antemano la atencién prestada:

Atentamente,

Mmfgpdﬁf Lo 4o 905892

Hugo Redondo V



I
ﬂ R
MENSAJES

. -z

CERTIFICA QUE:

Nro de CERTIFICADO: 46905872  ARTICULO: CORREO CERTIFICADO
OFICINA ORIGEN: CALLE DEL CUARTEL # 36 122 CARTAGENA, BOLIVAR

EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2019 SE ESTUVO VISITANDO PARA ENTREGARLE CORRESPONDENCIA DEL:
DESCRIPCION: LLAMADO AL PAGO

NATURALEZA DEL PROCESO:

REMITENTE: HUGO REDONDO VILLALOBOS

CIUDAD: CARTAGENA

DESTINATARIO: ELVIRA DIAZ TATIS

DIRECCION:AV SEGUNDA # 65 -80 CRESPO CIUDAD: CARTAGENA
RECIBIDO POR: ELVIRA DIAZ g
CEDULA: TELEFONO:

OBSERVACION: LA PERSONA A NOTIFICAR SI RESIDE O LABORA EN ESTA DIRECCION.

b
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1:2019-10-17 >

(©16_cauLe B CUTRTEL CARTAGENA) CARTAGENA - BOLIVAR 14:23:04 = 4 6 9 0 5 8B 7 2 = =

CP:13001000 t=4

NIT./ C.C. ARA NIT./C.C. ;

&

GO REDONDO VILLALOBOS | LVIRA DIAZ TATIS r;ru1

@

IRECCION TELEFONO IRECCION TELEFONO >
HCALLE 1RA DE BADILLA #35-54 OFIC 305 CP;130013 3017915953 \V SEGUNDA # 65 -80 CRESPO

CONTENIDO IMPORTANTE: AM MENSAJES S'A_S NO se haca responsable por el envio de dinero en efeclivo, joyas y/o Tilulos

v E A A
LLAMADO AL PAGO ‘E o o 0 ;. | valores.
REMITENTE FIRMA ¥ SELLO . Mala) . Tncomple@l gg‘ipg;;m;o RECIBE A Vr. FLETES 7500
Nojrecibe (] Retiusadd[T] TIPO ENTREGA: CORREQ ) e EEGURD 7
Se taslado[— | Desacupado[ ] CERTIFICADO 74
Caerrado[—| Zona de riesgo[—] Vr. OTROS o
= FECHA DE RECIBIDO 7
Vr. TOTAL 7500
[ § K1l v
AM MENSAJES §.A.S NIT 500.230.715-9 R. Poslal 0347 CR 67B 488 33 MEDELLIN PBX: 448-01-67 Uc.MIN COMUNCACIONES 0000387 o N L 0 b
L’{ “

Nota: aclaramos que cualquier error cometido en la transcripcién del formato a nuestras guias, no se tenga en cuenta, para todos los efectos se tomara
como valido la informacién contenida en el documento emitido por el remitente y recibida por el destinatario.
Nuestra compafiia certifica la entrega del documento y que el contenido del original sea exacto a la coplia cotejada.

SE FIRMA EL PRESENTE CERTIFICADO EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2019
CORDIALMENTE,

EDWIN HENAO RESTREPO

Gerente AL -
o . ic.min.com. 0000397 NIT 800.230.715-9 Reg. Postal 0347
AN " “ensajes S.A.S Dir. CR 67B 48B 33 Tel. 448-01-67 MEDELLIN - COLOMBIA.



OFICINA ORIGEN

LAURINATEJEDA
(CTG_CALLE DEL CUARTEL-CARTAGENA)

DESTINO FECHA DE ENVIO

1:2019-10-17

I

~CARTAGENA - BOLIVAR

i CP:13001000 14:23:04
NIT./C.C. “IPARA NIT./ C.C.
- |[HUGO REDONDO VILLALOBOS | ELVIRA DIAZ TATIS
DIRECCION TELEFONO |DIRECCION TELEFONO
CALLE 1RA DE BADILLA #35-54 OFIC 305 CP:130013 3017915953 AV SEGUNDA # 65 -80 CRESPO
CONTENIDO Vv L A PESO | IMPORTANTE: AM MENSAJES S.A.S NO se hace responsable por el envio de dinero en efectivo, joyas y/o Titulos
LLAMADO AL PAGO o 0 0 0 | 0.0Kg. | Valores.
REMITENTE FIRMA Y SELLO D. MaIaD D. lncomp[elaD DESTINATARIO RECIBE A Vr. FLETES 7500
No recibe Rehusado [ERnEORMDRD
D TIPO ENTREGA: CORREO Vr. SEGURO 0
Se lraslado[] Desocupado CERTIFICADO :
CerradoD Zona de riesgoD Vr. OTROS 0

Vr. TOTAL 7500
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notificacion de pago de agencias en derecho proceso Radicado: 13-001-41-89-003-2018-00094-00

demandante elvira dias tatis
demandada martha bolivar

clase de proceso restitucion de bien inmueble arrendado
JUZGADO TRECE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS

por medio de la presente me permito notificarlo de forma electrénica y atendiendo la carta que usted
mando a mi poderdante la sefiora Elvira Dias Tatis del pago de la agencias en derecho fijadas por el
despacho Juzgado trece civil municipal de Cartagena

se adjunta a la presente constancias de la consignacion al numero que usted sefialo Banco de Occidente
cuenta de ahorro numero de cuenta 830919866 a nombre de HUGO REDONDO VILLALOBOS, a si de esta
forma usted queda notificado del pago ordenado por el juez

atentamente
DAVID B NAVIA

CC 7917442 DE CARTAGENA
TPN 141199 DELC.SDE LA




