
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
OFICINA DE EJECUCIÓN DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE

CARTAGENA FIJACION EN LISTA
SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL

M.

Queda en traslado a las partes la liquidación del crédito presentada, por el
término de tres (3) días, dentro del cual podrán formular objeción es relativas
al estado de la cuenta, de conformidad con lo establecido en el Art. 446 C.G.
P.

FECHA DE FIJACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2023, HORA 8:00 A.M
FECHA DE DESFIJACIÓN: 27 DE MARZO DEL 2023, HORA 5:00 PM
EL TRASLADO INICIA: 28 DE MARZO DEL 2023, HORA 8:00 A.M
EL TRASLADO VENCE: 30 DE MARZO DEL 2023, HORA 5:00 PM

ANA AYOLA CABRALES
Secretaria

“De conformidad a la Ley 2213 del 13 de Junio de 2022 artículo 9,
NO será necesario firmar los traslados que se surtan por fuera de audiencia”

Mayra Polanco

PROCESO RADICACION DEMANDANTE DEMANDADO

EJECUTIVO 004-2021-00592-00 BANCO POPULAR KATIANA PAOLA RIBIO SHARP

EJECUTIVO 004-2022-00107-00 BANCO POPULAR MONICA LIZETH BARBOZA LOPEZ

EJECUTIVO 010-2013-00102-00 COOPERATIVA “COOAS” JOSE PEREZ CANTILLO Y OTROS

EJECUTIVO 003-2019-00963-00 RONALD JOSE CARDENAS CASTRO YOJAN ARMANDO ARTEAGA

EJECUTIVO 012-2016-00618-00 BANCOLOMBIA S.A. JPRING LTDA Y OTROS

EJECUTIVO 003-2022-00180-00 BANCO DE BOGOTA JHON FREDY LONDOÑO
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RV: RAD 592-2021 SOLICITUD DE LIQUIDACION DE CREDITO - KATIANA RUBIO

Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j02ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 22/03/2023 3:48 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (430 KB)
RAD 592-2021 LIQUIDACION DE CREDITO - KATIANA RUBIO.pdf;

Cordial saludo, reenvío información para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

De: J_Orlando oficina de abogado <jorlandoabogados@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 22 de marzo de 2023 3:24 p. m.
Para: Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j02ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RAD 592-2021 SOLICITUD DE LIQUIDACION DE CREDITO - KATIANA RUBIO
 
 
Buenas tardes.
JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
 
Mediante la presente envío SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO del siguiente proceso
en formato PDF;
 
Referencia: Ejecutivo
Demandante: Banco Popular
Demandado: Katiana Paola Rubio Sharp
Rad: 592-2021
 
CORREO BANCOPOPULAR:  notificacionesjudicialesvjuridica@bancopopular.com.co
 
Agradeciendo toda su atención.
 
Atentamente,
 
Wendy González Salcedo
Oficina del Dr. Jaime Orlando Cano.
Marbella Carrera 3 No. 46 - 51 Oficina 1104
Cartagena (Bolívar)
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RV: RAD 107-2022 SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO - MONICA BARBOZA

Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j02ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 22/03/2023 3:48 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cordial saludo, reenvío información para su conocimiento y demás fines pertinentes. 

De: J_Orlando oficina de abogado <jorlandoabogados@hotmail.com>
Enviado: miércoles, 22 de marzo de 2023 2:14 p. m.
Para: Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena
<j02ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: RAD 107-2022 SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO - MONICA BARBOZA
 

Buenas tardes. 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION MUNICIPAL DE CARTAGENA
JUZGADO CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
  
Mediante la presente envío SOLICITUD DE LIQUIDACION DE CRÉDITO del siguiente proceso
en formato PDF; 
  
Referencia: Ejecutivo 
Demandante: Banco Popular  
Demandado: Mónica Lizeth Barboza López
Rad: 107-2022
  
CORREO BANCO POPULAR:  notificacionesjudicialesvjuridica@bancopopular.com.co 
  
Agradeciendo toda su atención. 
  
Atentamente, 
 
María José Bolívar O.
Abogada.
Oficina del Dr. Jaime Orlando Cano. 
Marbella Carrera 3 No. 46 - 51 Oficina 1104 
Cartagena (Bolívar)
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13001-40-03-010-2013-00102-00 LIQUIDACION ADICIONAL CREDITO

Dr. CARLOS ENRIQUE BUSTILLO PEÑA - Abogado & Asesor Legal <abogado.bustillo@gmail.com>
Mié 8/03/2023 2:46 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Señores:
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
E.   S.  D.

 
RAD. REF.: 13001-40-03-010-2013-00102-00

ORIGEN: DÉCIMO CIVIL MUNICIPAL
EJECUTIVO SINGULAR
DTE.: COOPERATIVA A SU SERVICIO COOAS
DDOS: JOSE PEREZ CANTILLO Y GUADITH COLON VILLA.

El suscrito en calidad de apoderado judicial de la parte ejecutante, con mi acostumbrado
respeto, me permito aportar LIQUIDACIÓN ADICIONAL DEL CRÉDITO, dentro del asunto de
la referencia.

Sírvase atender la presente solicitud.

Atentamente,

-------------------- Datos / Abogado --------------------

Este Correo Electrónico está registrado 
Ante el H. Consejo Superior de la Judicatura

Envía un mensaje al Dr. CARLOS ENRIQUE BUSTILLO PEÑA
por WhatsApp. https://wa.me/message/5AVMKGW4ZG3QE1

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwa.me%2Fmessage%2F5AVMKGW4ZG3QE1&data=05%7C01%7Ccserejcmcgena%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C2df50124c70443bd61f208db200dce34%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638139015896974195%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=k9JtSfPOE%2BEjd1WvkmoWOt%2Fe2sISSKcx2IQR9npZ674%3D&reserved=0
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Contacto - Llamadas Nº 350-7273267  WhatsApp Nº 310-6474678
Corporativo Cel & WhatsApp N° 310-5226915  Fijo N° (605) 6651699

Oficina: Centro, Av. Venezuela Edificio Méndez N° 10–22, Oficina 301 
Facebook Web: https://fb.me/Dr.Carlos.Bustillo.Pena

Instagram: @oficina_de_abogados_ctg  

---------------------- AVISO LEGAL ----------------------

De acuerdo con la Ley 1712 del 06 de marzo de 2014, la Sociedad de Abogados (Abogados Asociados -Ctg) establece que la información
contenida en este correo electrónico y en todos sus archivos anexos, es clasificada y únicamente puede ser utilizada por la Sociedad o persona a la

que va dirigida. En caso de haber recibido este correo electrónico por error y no ser el destinatario del mensaje, queda notificado que no podrá
hacer uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación y es ilegal. Por favor, informe al remitente de este mensaje el error y elimine de su

buzón de correo y/o cualquier otro medio, el contenido que haya podido almacenarse. Los sistemas de la Oficina de Abogados, cuentan con un
programa antivirus, no obstante, el destinatario debe examinar el mensaje ya que la Sociedad, no se hace responsable en ningún caso por daños

derivados de la recepción del presente mensaje.

Prueba Electrónica: En virtud de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 527 de 1999, la información contenida en mensajes de datos gozan de fuerza probatoria y
podrán ser empleados como medios de prueba en los términos previstos en el Código General del Proceso Ley 1564 de 2012 art. 247 y Ley N° 2213 del 13 de junio de 2022,

Ley que establece la vigencia permanente del Decreto 806 de 2020.

================================================

Por favor considere su responsabilidad ambiental.
Antes de imprimir este mensaje de correo electrónico, pregúntese si realmente necesita una copia impresa.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffb.me%2FDr.Carlos.Bustillo.Pena&data=05%7C01%7Ccserejcmcgena%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C2df50124c70443bd61f208db200dce34%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638139015897130332%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dK1dQjHEmGrlfgV137p8OwHI9MG8a13nyrCPdaYv40o%3D&reserved=0


Dr. Carlos Enrique Bustillo Peña 
ABOGADO – UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  

 

 

 

Abogado.bustillo@Gmail.com – Cel & WhatsApp. 310-5226915 / 350-7273267 
Centro, Avenida Venezuela Edificio Méndez N° 10–22, Oficina 301  

FaceWeb: https://fb.me/Dr.Carlos.Bustillo.Pena 
Instagram: @oficina_de_abogados_ctg  

Cartagena de Indias – Col. 

Señores: 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA 

E.   S.  D. 

 

RAD. REF.: 13001-40-03-010-2013-00102-00 

 

      ORIGEN: JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL 

EJECUTIVO SINGULAR  

DTE.: COOPERATIVA A SU SERVICIO COOAS 

DDOS: JOSE PEREZ CANTILLO – GUADITH COLON 

VILLA. 

 

CARLOS ENRIQUE BUSTILLO PEÑA, identificado como aparece al pie de mi firma, en calidad de 

apoderado judicial de la parte ejecutante, con mi acostumbrado respeto, me permito aportar la 

liquidación adicional del crédito dentro del proceso de la referencia: 

LETRA Nº7728 DE FECHA FEBRERO 02 DE 2011 

INTERÉS CTE 
ANUAL 

MES AÑO 
No. DE 
DÍAS 

 INTERES 
DE MORA 
MENSUAL 

CAPITAL INT. LIQUIDADOS 

17,19% SEPTIEMBRE 2021 31 2,15%  $               800.000,00   $                   17.763,00  

17,08% OCTUBRE 2021 31 2,14%  $               800.000,00   $                   17.649,33  

17,27% NOVIEMBRE 2021 31 2,16%  $               800.000,00   $                   17.845,67  

17,46% DICIEMBRE 2021 31 2,18%  $               800.000,00   $                   18.042,00  

17,66% ENERO 2022 31 2,21%  $               800.000,00   $                   18.248,67  

18,30% FEBRERO 2022 28 2,29%  $               800.000,00   $                   17.080,00  

18,47% MARZO 2022 31 2,31%  $               800.000,00   $                   19.085,67  

19,05% ABRIL 2022 31 2,38%  $               800.000,00   $                   19.685,00  

19,71% MAYO 2022 31 2,46%  $               800.000,00   $                   20.367,00  

20,40% JUNIO 2022 31 2,55%  $               800.000,00   $                   21.080,00  

21,28% JULIO 2022 31 2,66%  $               800.000,00   $                   21.989,33  

22,21% AGOSTO 2022 31 2,78%  $               800.000,00   $                   22.950,33  

22,21% SEPTIEMBRE 2022 30 2,78%  $               800.000,00   $                   22.210,00  

24,61% OCTUBRE 2022 30 3,08%  $               800.000,00   $                   24.610,00  

25,78% NOVIEMBRE 2022 30 3,22%  $               800.000,00   $                   25.780,00  

27,64% DICIEMBRE 2022 30 3,46%  $               800.000,00   $                   27.640,00  

28,84% ENERO 2023 30 3,61%  $               800.000,00   $                   28.840,00  

29,37% FEBRERO 2023 28 3,67%  $               800.000,00   $                   27.412,00  

30,84% MARZO 2023 30 3,86%  $               800.000,00   $                   30.840,00  

             $                 419.118,00  

 

INTERESES CORRIDOS SEPT./21 A MAR./23……………………………………………………$419.118,00 

Fundamento de derecho Art. 446 del C. G. P.  

Sírvase atender la presente solicitud. 
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Re: ROLAND JOSE CARDENAS CASTRO vs. YOJAN ARMANDO ARTEGA PUPO - RAD: 963-2019 -
LIQUIDACIÓN DEL CREDITO

Audeth Ramos <audethrm@hotmail.com>
Mié 22/03/2023 10:14 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Cordial saludo,

Proceso Ejecutivo promovido por ROLAND JOSE CARDENAS CASTRO vs. YOJAN ARMANDO ARTEGA PUPO. 
PRO: Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena de Indias.
RAD: 13001-40-03-003-2019-00963-00

Aprovecho la oportunidad para indicar que el correo audethrm@hotmail.com, es mi nueva dirección electrónica
para efectos de notificaciones personales, y el mismo coincide con el indicado en el Registro Nacional de
Abogados. Desde este remitiré todas las comunicaciones con dirección a las entidades judiciales y jurisdiccionales.

El 13/03/2023, a las 16:39, Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co> escribió:

Apreciado usuario (a) 
 
Reciba un cordial saludo, 
 
El memorial enviado por  usted, no  contiene  el  radicado
completo  el  cual  contiene  23  dígitos  que  garantizan  la  identificación  certera  de  su  proceso,
agradecemos nos suministre la información, para proceder con el trámite correspondiente.  
 
Atentamente, 
 
ROSA GUERRERO GOMEZ
Asistente Administrativo Grado 5 

OFICINA DE APOYO JUZGADO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

<Outlook-mat4cvll.png>

De: Audeth Ramos <audethrm@hotmail.com>
Enviado: lunes, 13 de marzo de 2023 4:34 p. m.
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
Juzgado 02 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bolivar - Cartagena <j02ejecmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: ROLAND JOSE CARDENAS CASTRO vs. YOJAN ARMANDO ARTEGA PUPO - RAD: 963-2019 - LIQUIDACIÓN
DEL CREDITO
 
JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS
Cordial saludo,

Proceso Ejecutivo promovido por ROLAND JOSE CARDENAS CASTRO vs. YOJAN ARMANDO ARTEGA PUPO. 
PRO: Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena de Indias.
RAD: 963-2019

Aprovecho la oportunidad para indicar que el correo audethrm@hotmail.com, es mi nueva dirección electrónica para efectos de
notificaciones personales, y el mismo coincide con el indicado en el Registro Nacional de Abogados. Desde este remitiré todas
las comunicaciones con dirección a las entidades judiciales y jurisdiccionales.

Audeth Ramos Montoya

mailto:audethrm@hotmail.com
mailto:audethrm@hotmail.com
mailto:audethrm@hotmail.com
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-ABOGADO ESPECIALISTA-
3218150779
Centro, Edificio Banco del Estado, oficina 1701
Cartagena de Indias, Bolívar.

Audeth Ramos Montoya

-ABOGADO ESPECIALISTA-
3218150779
Centro, Edificio Banco del Estado, oficina 1701
Cartagena de Indias, Bolívar.



Audeth Ramos Montoya 
ABOGADO TITULADO 

ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL CIVIL 

ASESOR EN ACCIONES CONSTITUCIONALES, PROCESO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y 

REPARACIÓN DIRECTA. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………...........………………………………………………….... 

audethrm@hotmail.com - 3218150779. 
 

JUZGADO SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA DE INDIAS. 

E.______________________________________S._____________________________________D. 

REF: Proceso  promovido por ROLAND JOSE CARDENAS CASTRO vs. YOJAN 

ARMANDO ARTEAGA PUPO. 

PRO: Juzgado Tercero Civil Municipal de Cartagena de Indias. 

RAD: 963-2019. 

El suscrito abogado AUDETH RAMOS MONTOYA, actuando como apoderado 

judicial de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, con el 

presente memorial allego liquidación del crédito, lo anterior en atención a lo 

dispuesto por el artículo 446 del Código General del Proceso; la siguiente: 

$ 5.332.000,00 28,59 360 29 $ 122.800,40 feb-20 

$ 5.332.000,00 28,43 360 31 $ 130.534,77 mar-20 

$ 5.332.000,00 28,04 360 30 $ 124.591,07 abr-20 

$ 5.332.000,00 27,20 360 31 $ 124.887,29 may-20 

$ 5.332.000,00 27,18 360 30 $ 120.769,80 jun-20 

$ 5.332.000,00 34,16 360 31 $ 156.843,74 jul-20 

$ 5.332.000,00 27,44 360 31 $ 125.989,24 ago-20 

$ 5.332.000,00 27,53 360 30 $ 122.324,97 sept-20 

$ 5.332.000,00 27,14 360 31 $ 124.611,80 oct-20 

$ 5.332.000,00 26,76 360 30 $ 118.903,60 nov-20 

$ 5.332.000,00 26,19 360 31 $ 120.249,93 dic-20 

$ 5.332.000,00 28,98 360 31 $ 133.060,06 ene-21 

$ 5.332.000,00 26,31 360 28 $ 109.110,49 feb-21 

$ 5.332.000,00 26,12 360 31 $ 119.928,53 mar-21 

$ 5.332.000,00 25,97 360 30 $ 115.393,37 abr-21 

$ 5.332.000,00 25,83 360 31 $ 118.597,01 may-21 

$ 5.332.000,00 25,82 360 30 $ 114.726,87 jun-21 

$ 5.332.000,00 25,77 360 31 $ 118.321,52 jul-21 

$ 5.332.000,00 25,86 360 31 $ 118.734,75 ago-21 

$ 5.332.000,00 25,79 360 30 $ 114.593,57 sept-21 

$ 5.332.000,00 25,62 360 31 $ 117.632,81 oct-21 

$ 5.332.000,00 23,91 360 30 $ 106.240,10 nov-21 

$ 5.332.000,00 24,19 360 31 $ 111.067,04 dic-21 

$ 5.332.000,00 26,49 360 31 $ 121.627,36 ene-22 

$ 5.332.000,00 27,45 360 28 $ 113.838,20 feb-22 

$ 5.332.000,00 27,71 360 31 $ 127.228,93 mar-22 

$ 5.332.000,00 28,58 360 30 $ 126.990,47 abr-22 

$ 5.332.000,00 29,57 360 31 $ 135.769,01 may-22 

$ 5.332.000,00 30,60 360 25 $ 113.305,00 jun-22 

$ 5.332.000,00 31,92 360 31 $ 146.558,91 jul-22 

$ 5.332.000,00 33,32 360 30 $ 148.051,87 ago-22 

$ 5.332.000,00 35,25 360 31 $ 161.848,42 sept-22 

$ 5.332.000,00 36,92 360 15 $ 82.023,93 oct-22 

mailto:audethrm@hotmail.com


Audeth Ramos Montoya 
ABOGADO TITULADO 

ESPECIALISTA EN DERECHO PROCESAL CIVIL 

ASESOR EN ACCIONES CONSTITUCIONALES, PROCESO CIVIL, COMERCIAL, FAMILIA Y 

REPARACIÓN DIRECTA. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………...........………………………………………………….... 

audethrm@hotmail.com - 3218150779. 
 

$ 5.332.000,00 38,67 360 30 $ 171.823,70 nov-22 

$ 5.332.000,00 41,46 360 31 $ 190.361,29 dic-22 

$ 5.332.000,00 43,26 360 31 $ 198.625,89 ene-23 

$ 5.332.000,00 45,27 360 28 $ 187.739,72 feb-23 

$ 5.332.000,00 46,26 360 31 $ 212.400,22 mar-23 

      

      

      

 INTERESES MORATORIOS  $ 5.028.105,62  

 INTERESES CORRIENTES    

 CAPITAL   $ 5.332.000,00  

 TOTAL  $ 10.360.105,62  
 

Sírvase señor Juez, correr traslado de la misma, a fin de que sea aprobada. Sin otro 

asunto en particular.  

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

 

    Audeth Ramos Montoya. 
      c.c. 1.193.315.807. 

        T.P. 293.742 del C.S. de la J. 

mailto:audethrm@hotmail.com


LIQUIDACION CREDITO ACTUALIZADA - JPRING LTDA Y OTROS - 13001-40-03-012-2016
– 00618-00

abogadabancol@velezbenedetti.com <abogadabancol@velezbenedetti.com>
Mié 8/02/2023 3:36 PM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

>
> JUEZ SEGUNDO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
> JUEZ    DOCE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
> REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE BANCOLOMBIA S.A  CONTRA JPRING
> LTDA, JAIME ANTONIO POLO ROCHA, y ERICK ERNESTO POLO LEON
> Rad: 13001-40-03-012-2016 – 00618-00
> APODERADO ERNESTO VELEZ BENDETTI



08 FEBRERO 2023 

Señor 

JUEZ SEGUNDO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA  

JUEZ    DOCE CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA  

E.S.D 

REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR DE BANCOLOMBIA S.A  CONTRA JPRING 

LTDA, JAIME ANTONIO POLO ROCHA, y ERICK ERNESTO POLO LEON 

Rad: 13001-40-03-012-2016 – 00618-00 

 

 
ERNESTO CARLOS VELEZ BENEDETTI, varón, mayor de edad con domicilio y 
residencia en esta ciudad de Cartagena, Abogado titulado, identificado con la 
C.C.No.79.947.585 de Bogotá y Tarjeta Profesional No.117.726 del Consejo Superior 
de la Judicatura, actuando en  calidad de apoderado de la parte demandante por 
medio  del presente escrito acudo a usted respetuosamente, con el fin de Aportar la 
LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO ACTUALIZADA . 
 
Por lo anterior sírvase darle el trámite correspondiente.  
 
 
 
Del Señor Juez, Atentamente,  
 
 

 
 
ERNESTO CARLOS VÉLEZ BENEDETTI 
CC No. 79.947.585 de Bogota 
T.P No. 117.726  del C.S de la J 

 
 
 
 
 
 



08 FEBRERO 2023 

 
 
 
 

          

CREDITO No.      7860083270   

          

TITULAR:      J PRING LTDA Y OTROS    

          

FECHA LIQUIDACION:   8/02/2023   

          

          

          

CAPITAL         

          

CAPITAL EN PESOS   38.455.746   

          

          

INTERES CTE     8.213.718   

          

          

INTERESES         

FECHA INICIACION MORA   3/11/2015   

          

FECHA DE LIQUIDACION   8/02/2023   

          

DIAS EN MORA     

                                   

2.654    

          

TASA DE INTERES   25%   

          

INTERESES     $72.180.196,11    

          

SEGUROS         

          

TOTAL LIQUIDACION   $118.849.660,11    
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RADICADO. 130014003003-2022-00180-00

Alejandro Huertas Q. <alejandrohq07@hotmail.com>
Vie 24/03/2023 10:15 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - Bolívar - Cartagena
<cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cordial saludo,

Actúo como apoderado judicial de la parte demandante, me permito aportar memorial en formato
PDF (adjunto).

DTE: Banco de Bogotá
DDO: JHON FREDY LONDOÑO BARRETO
RADICADO: 13001400300320220018000
ASUNTO: Aportar liquidación de crédito  .

No se envía copia simultanea al demandado, porque en el expediente digital no visualicé la dirección
electronica del demandado.

Atentamente,

ALEJANDRO HUERTAS QUINTERO
ABOGADO
Tel: 3013214959



ALEJANDRO HUERTAS QUINTERO 
ABOGADO 

CORPORACION UNIVERSITARIA RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA 

_____________________________________________________________________ 
 

Señor: 

JUEZ SEGUNDO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA - BOLIVAR 

E.                                      S.                                     D. 

 

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA  

DEMANDADO: JHON FREDY LONDOÑO BARRETO 

RADICADO. 13001400300320220018000 

JUZGADO DE ORIGEN: 03 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA 

 

ALEJANDRO ANDRES HUERTAS QUINTERO, de condiciones civiles conocidas dentro del 

proceso de la referencia, por el presente escrito, y con el debido respeto, me permito aportar 

liquidación del crédito de la siguiente manera: 

 LIQUIDACION DE CREDITO  

PAGARE No. CAPITAL PERIODO LIQUIDADO VR. INT. MORA SUB TOTAL 

INT. 
RECONOCIDOS 
EN EL 
MANDAMIENTO 
DE PAGO 

553679614 $ 52.048.250 08/02/22 al 23/03/23 $ 18.084.434,68 $ 70.132.684,68 $ 4.358.362 

 

TOTAL 
LIQUIDACION 

$ 74.491.047 

 

Lo anterior se encuentra soportado en el anexo de la presente liquidación de crédito, 

discriminando más ampliamente la mora mes a mes con su respectiva tasa de interés.  

Así mismo, se aclara que la fecha de los intereses moratorios se inicia un día después de la 

creación de la liquidación de los intereses corrientes aportada en la demanda. 

 

  

ANEXOS  

 

• Liquidación del pagaré No. 553679614. 

 

 

Del Sr. Juez,  

Atentamente,  

  

  

ALEJANDRO ANDRES HUERTAS QUINTERO.  

C.C. No. 1.140.845.049 de Barranquilla  

T.P. No. 298.876 del C.S.J.  



Deudor:

pagare: INSTRUCCIÓN

 

CAPITAL: 52.048.250,00     

Brio. Cte. TASA TASA

DESDE HASTA T. Efectiva
Efectiva Anual 

1.5

Nominal 

Mensual
Pactada FINAL

Capital 

Liquidable
días  Liq Intereses  Abonos 

Saldo 

Intereses

Saldo de Capital 

más Intereses

52.048.250,00 0,00 52.048.250,00
52.048.250,00 0,00 52.048.250,00

1-feb-22 28-feb-22 18,30% 27,45% 2,04% 0,00% 2,04% 52.048.250,00 21 743.249,01      743.249,01 52.791.499,01

1-mar-22 31-mar-22 18,47% 27,71% 2,06% 0,00% 2,06% 52.048.250,00 31 1.107.933,75   1.851.182,76 53.899.432,76

1-abr-22 30-abr-22 19,05% 28,58% 2,12% 0,00% 2,12% 52.048.250,00 30 1.103.422,90   2.954.605,66 55.002.855,66

1-may-22 31-may-22 19,71% 29,57% 2,18% 0,00% 2,18% 52.048.250,00 31 1.172.473,58   4.127.079,24 56.175.329,24

1-jun-22 30-jun-22 20,40% 30,60% 2,25% 0,00% 2,25% 52.048.250,00 30 1.171.085,63   5.298.164,86 57.346.414,86

1-jul-22 31-jul-22 21,28% 31,92% 2,34% 0,00% 2,34% 52.048.250,00 31 1.258.526,69   6.556.691,55 58.604.941,55

1-ago-22 31-ago-22 22,21% 33,32% 2,43% 0,00% 2,43% 52.048.250,00 31 1.304.320,04   7.861.011,59 59.909.261,59

1-sep-22 30-sep-22 23,50% 35,25% 2,55% 0,00% 2,55% 52.048.250,00 30 1.326.301,42   9.187.313,01 61.235.563,01

1-oct-22 31-oct-22 24,61% 36,92% 2,65% 0,00% 2,65% 52.048.250,00 31 1.426.775,68   10.614.088,70 62.662.338,70

1-nov-22 30-nov-22 25,78% 38,67% 2,76% 0,00% 2,76% 52.048.250,00 30 1.437.489,93   12.051.578,62 64.099.828,62

1-dic-22 31-dic-22 27,64% 41,46% 2,93% 0,00% 2,93% 52.048.250,00 31 1.577.228,24   13.628.806,86 65.677.056,86

1-ene-23 31-ene-23 28,84% 43,26% 3,04% 0,00% 3,04% 52.048.250,00 31 1.635.591,19   15.264.398,05 67.312.648,05

1-feb-23 28-feb-23 30,18% 45,27% 3,16% 0,00% 3,16% 52.048.250,00 28 1.535.460,40   16.799.858,45 68.848.108,45

1-mar-23 31-mar-23 30,84% 46,26% 3,22% 0,00% 3,22% 52.048.250,00 23 1.284.576,23   18.084.434,68 70.132.684,68

>>>> 52.048.250,00 409 18.084.434,68 -        18.084.434,68 70.132.684,68

  CAPITAL 52.048.250,00

INTERESES 18.084.434,68
 

70.132.684,68

VIGENCIA LÍMITE USURA LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

SUBTOTALES:

TOTAL: CAPITAL+INTERESES

553679614

Tasa efectiva anual pactada, a nominal >>>
Para dar aplicación a los Arts. 111 L. 510 y 305 C. P., si no se pactó tasa

de mora, o se pactó la máxima autorizada, estas celdas aparecerán

vacías.Tasa nominal mensual pactada             >>>

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO 

JHON FREDY LONDOÑO BARRETO Deudor:
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