RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO
OFICINA DE EJECUCION DE LOS JUZGADOS CIVILES MUNICIPALES DE CARTAGENA FIJACION EN LISTA
SEGUNDO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL

PROCESO RADICACION DEMANDANTE DEMANDADO No. FL
[EJECUTIVO 001-2018-00338-00 BANCOLOMBIA S.A LEANDRO ANTONIO GONZALEZ 6-9CE
FORTICH
EJECUTIVO 003-2014-00237-00 COOPERATIVA COOMUNIDAD GENITH OROZCO MARIS 53-55CE
EJECUTIVO 016-2019-00351-00 COOCREDITO NELLY MANEDOZ QUIROZ 10-12 C.E
EJECUTIVO 008-2007-00731-00 BANCOLOMBIA MARIA CRITINA CANO POLO 5-6 CE
EJECUTIVO 008-2017-00671-00 BANCO DE BOGOTA YEIMIS ARRIETA LOPEZ 12-13 CE

del cual podran formular objecion es relativas al estado de la cuenta, de conformidad con lo establecido en el
Art. 446 C.G.P

FECHA DE FIJACION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, HORA 8:00 A.M

FECHA DE DESFIJACION: 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, HORA 5:00 PM
EL TRASLADO INICIA: 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, HORA 8:00 A.M

EL TRASLADO VENCE: 23 DE NOVIEMBRE DE 2020, HORA 5:00 PM

YESICA P BARRIOS A.
Secretaria

" De conformidad al Decreto 806 del 4 de junio del 2020, articulo 9, NO sera necesario firmar los traslados que se surtan
por fuera de audiencia”

Erick Sierra



211101207 , A
1012020 Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA - Outlook

hnps;lfou!fook,

RE: LIQUIDACION DE BANCOLOMBIA S.A. CONTRA LEONARDO ANTONIO
GONZALEZ FORTICH y ALVARO RICARDO JACI GONZALEZ SISTAC JUZ 2EJ RAD 338-

2018

Avance Legal <corozco@avancelegal.com.co>

Mar 20/10/2020 4 45 PM
on Civil Municipal - NO REGISTRA <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov,co>

para: Centro Servicio Ejecuci
@avancelegal.com.co>

CC: 'Estefany Ochoa - Avance Legal' <eochoa

[ﬂ] 1 archivos adjuntos (80 KB)
LIQUlDAOC)N DEL CREDITO BANCOLOMBIA S.A CONTRA LEONARDO ANTONIO GONZALEZ FORTICH ¥ ALVARO RICARDO

JAC| GONZALEZ SISTAC JUZ 2E) RAD 338-2018.pdf,

Buenas tardes.

Senor (a).
Oficina de Apoyo de Ejecucion Municipal de Cartagena.

Cordial saludo,

Le remito nuevamente la liquidacion del crédito relacionada.

Cordialmente,

Carlos Orozco Tatis
Gerente Avance Legal Ltda.

PBX: 6648003 — Cels.: 3107073219
Edif Banco Popular Piso 14 Of. 1402
Cartagena- Colombia
corozco@avancelegal.com.co

www.avancelegal.com

www.gve ==

. menos que realmente [0 necesites!

Salva un arbol

NO REGISTRA <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal -
Enviado el: martes, 13 de octubre de 2020 3:58 p.m.

para: AVANCE LEGAL LTDA <corozco@avanceIegal,com.co>
Asunto: RE: LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO BANCOLOMBIA S.A. CONTRA LEONARDO

ANTONIO GONZALEZ FORTICH y ALVARO RICARDO JACI GONZALEZ SISTAC JUZ 2E) RAD 338-2018

por favor reenviar su solicitud para dar el tramite pertinente ya que el documento no abre

De: Avance Legal <corozco@ava ncelegal.com.co>

Enviado: martes, 13 de octubre de 2020 3:48 p. m.
para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA <cserejgm_(;ggrl§@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: 'Estefany Ochoa - Avance Legal’ <eochoa@avancelegal.com.co>
Asunto: LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO EJECUTIVO BANCOLOMBIA S.A. CONTRA LEONARDO ANTONIO

GONZALEZ FORTICH Y ALVARO RICARDO JACI GONZALEZ SISTAC JUZ 2EJ RAD 338-2018

Buenas tardes.

Sefior (a).
Juez Diecisiete Civil Municipal de Cartagena

Cordial saludo,

BhLTAyY2ItNDViMS1 IYZZJLThIYTJmZGZmYTUyMwAQAOd5hBFsr0LIhLGtONPdek. .12

ofﬁce.oom/maiUinboxfidlAAQkADkSNzYyMz

Escaneado con CamScanner



2111012020

Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA - Outlook

Con el presente e-mail le remito memorial de liquidacion del crédito para el proceso adelantado por
Bancolombia S.A. contra Leonardo Antonio Gonzalez Fortich Y Alvaro Ricardo Jaci Gonzalez Sistac,
bajo el radicado 338/2018, Juzgado 2 de Ejecucion Civil Municipal de Cartagena, Juzgado de

Origen : 1CM.

Cordialmente,

Carlos Orozco Tatis

Gerente Avance Legal Ltda.

PBX: 6648003 - Cels.: 3107073219
Edif. Banco Popular Piso 14 Of. 1402
Cartagena- Colombia
corozco@avancelegal.com.co
www.avancelegal.com

Salva un arbol... No imprimas este mail a menos que realmente lo necesites!

Escaneado con CamScanner




Carlos OrozcoTatis

‘: [‘ !- 77'

Sefor
JUEZ SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE CARTAGENA.

),

Ref. Ejecutivo de BANCOLOMBIA S.A contra LEONARDO ANTONIO GONZALEZ
FORTICH y ALVARO RICARDO JACI GONZALEZ SISTAC.

Rad. 338/2018

Juzgado de origen: 1CM

CARLOS OROZCO TATIS, en mi calidad de apoderado de la parte demandante dentro del
proceso de la referencia, con el presente memorial allego la liquidacion del crédito, la cual

es Como sigue:

Por la obligacion contenida en el pagaré que se identifica con la fecha 15 de agosto
de 2017.

CAPITAL $ 14.248.674,00
INTERESES REMUNERATORIOS $ 2.790.497 00

INTERESES DE MORA $ 10.825.192,00
TOTAL $ 27.864.363,00

Nota 1. Los intereses remuneratorio por valor de $ $ 2.790.497,00 corresponden a los
intereses causados hasta el 15 de agosto de 2017, reconocidos en el mandamiento de

pago.

Nota 2. Los intereses de mora por valor de $ 10.825.192,00 corresponden a los intereses
causados a la tasa mas alta permitida por el gobierno desde el 16 de agosto de 2017, hasta

el 02 de julio de 2020, fecha de presentacion de la liquidacion.

Por la obligacion contenida en el pagaré que se identifica con la fecha 19 de
diciembre de 2017.

CAPITAL $ 3.903.047,00

Escaneado con CamScanner




INTERESES REMUNERATORIOS $ 524.314,00
INTERESES DE MORA $ 2.610.357,00

TOTAL $ 7.037.718,00

Nota 1. Los intereses remuneratorio por valor de $ 524 314,00 corresponden a los intereses
causados hasta el 19 de diciembre de 2017, reconocidos en el mandamiento de pago.

Nota 2. Los intereses de mora por valor de $ 2.610.357,00 corresponden a los intereses
causados a la tasa mas alta permitida por el gobierno desde el 20 de diciembre de 2017,
hasta el 02 de julio de 2020, fecha de presentacion de la liquidacion

Atentamente,

CARLOS A. OROZCO TATIS
C.C No. 73.558.798 Arjona Bolivar.
TP. No. 121,981 del C.S dela J.

@\‘\'3% :"—-‘,""
b R lab

Escaneado con CamScanner
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SOLICITUD DE LIQUIDACION ADICIONAL ¢,

Katia Montes M-

Mie 807/2000 4.28 PN

Para: cwmmcmw-mmcmmpm

. 1 archuvos adiumtos 657 xR

UQUIDACION ADICIONAL 237.2014 2 EECUCION patt

Buenas tardes sefora JUEZ SEGUNDA DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA, Mediante ocuerdo
CSJBOA20-84 de’ccho lemmummumumum de atencién ol
Publico de manera virtual y memmMic»al del despacho

G partir del 1 de Julio de 2020°. me a O
Pra su respectivo romite permito radicar la presente solicitud de LIQUIDACION ADIC G

Atentamente.
KATIA LUCIA MONTES QINQL
ABOGADA

Telefonos: 310-7023563 - 316-4814744 o

Escaneado con CamScanner
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5 - : - A}
X KATIA LUCIA MONTES CARRASCAL
'\. ABOGADA

Senor
JUEZ SEGUNDO DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
JUIGADO DE ORIGEN 03 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

B D.
ASUNTO: LIQUIDACION ADICIONAL

REF: Proceso Ejecutivo de la COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIO
COOMUNIDAD contra GENITH DEL CARMEN OROZCO AMARIS
RADICADO: 00237-2014

KATIA LUCIA MONTES CARRASCAL, mayor de edad, vecino de esta
Cludad, con T.P. No. 322019 del Consejo Superior de la Judicatura,
identificada con C.C. No. 23.179.580 de Sincelejo, actuando en calidad
de apoderada de la Cooperativa de Crédito y Servicio Coomunidad, en
el proceso de la referencia, me permito allegar memorial anexando

LIQUIDACION ADICIONAL.

A lo cual se presenta la liquidacion adicional teniendo en cuanta los
Intereses apartir del 21 de Enero 2020 hasta 8 de Julio de 2020, hasta la

presnete no se relacionan abonos*uhlm‘abllgac!on

Capital § 2.306.880.00 + Uquldaeibmfwal@‘lenal de S 4414.w

TOTAL LIQUIDACION ADICIONAL smmmm

Sirvase Sefior juez dar tramite al pre’t‘:esé e ¢
del CGP. D ReE

Del Senor Juez,
~Atentamente,

Escaneado con CamScanner
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5/11/2020 Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA - Outlook

__~~MEMORIAL - LIQUIDACION \O

maria patricia vengoechea arias <mapat-89@hotmail.com>
Jue 5/11/2020 10:50 AM

Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

@ 1 archivos adjuntos (85 KB)
LIQUIDACION NELLY MENDOZA pdf;

Buenas tardes

Por medio del presente correo radico liquidacion del crédito del proceso 13001400301620190035100
que actualmente se encuentra en el juzgado segundo de Ejecucion

Att
Maria Vengoechea Arias

) [Rama jusiie: sppvaz
| | V“..:l':-.'r:-.;:::’l'v.:::('vfd':.uii'(-'"*l:-i‘ _
. Y= g G T

Escaneado con Cam



Senor
JUEZ SEGUNDO DE EJECUCION CIV
E. ot

JUZGADO DE ORIGEN 16 CIVIL MUNICIPAL
REF: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: COOCREDITO
DEMANDADO: NELLY MENDOZA QUIROZ
RADICACION: 13001400301620190035100

MARIA PATRICIA VENGOECHEA ARIAS,, identificada como apare
lidad de apoderada de la parte demandante, por

firma, abogada titulada, actuando en mi ca
medio del presente aporto:

MARIA PATRICIA VENGOECHEA ARIAS

Abogada Derecho Civil
Cel. 3215107060-3003715285 |

IL MUNICIPAL DE CARTAGENA
D.

ce al pie de mi

CAPITAL MES INTERES MORATORIO 2%
1 $6.392.000 Abril 2019 $127.840
| $6.392.000 Mayo 2019 $127.840
1'$6.392.000 Junio 2019 $127.840
| $6.392.000 Julio 2019 $127.840
| $6.392.000 Agosto 2019 $127.840
[$6.392.000 Septiembre 2019 $127.840
[ $6.392.000 Octubre 2019 $127.840
| $6.392.000 Noviembre 2019 $127.840
$6.392.000 Diciembre 2019 $127.840
$6.392.000 Enero 2020 $127.840
$6.392.000 Febrero 2020 $127.840
$6.392.000 Marzo 2020 $127.840
$6.392.000 Abril 2020 $127.840
$6.392.000 Mayo 2020 $127.840
$6.392.000 Junio 2020 $127.840
$6.392.000 Julio 2020 $127.840
$6.392.000 Agosto 2020 $127.840
$6.392.000 Septiembre 2020 $127.840
$6.392.000 Octubre 2020 $127.840
$6.392.000 Noviembre 2020 $127.840

o
Escaneado con CamScanner
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@ §2.428.960

[TOTAL INTERESES MAS CAPITAL

$8.820.960

Del Sefior Juez,

/f/' { // i
D Aha Vemforla
MARIA PATRICIA VENGOECHEA ARIAS

C.C.No 1.044.425.453 de Puerto Colombia
TP No 246315 del Consejo Superior de la Judicatura

Escaneado con CamScanner



11/13/2020

“

Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA - Outlook

_VLIQUIDACION ACTUALIZADA - MARIA CRISTINA CANO POLO.-13001-40-03-008-2007-

00731-00
abogadabancol@velezbenedetti.com <abogadabancol@velezbenedetti.com>

Vie 13/11/2020 1:37 PM
Para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA <cserejcmcgena@cendoj.ramajudicial.gov.co>

m] 1 archivos adjuntos (235 KB)
LIQUIDACION actualizada CRISTINA CANO.pdf;
! L vian antvAR

fen A 3T g i

i
S o0 U i
4 -

BUENAS TARDES ‘ e o'y
Lsemetiigoy | B = ©
& FECH? \3' N}}) J'z.'_ %
CORDIAL SALUDO : "'R‘“'\"/mﬂ e |

ME PERMITO REMITIR MEMORIAL PARA EL SIGUIENTE PRéCESO ;

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.

Ref.: Proceso Ejecutivo Singular adelantado por BANCOLOMBIA Contra MARIA

CRISTINA CANO POLO.
REF: 13001-40-03-008-2007- 00731-00

APODERADO ERNESTO VELEZ BENEDETTI

ERIKA VILLALOBOS RENTERIA

Abogado Especialista Derecho Procesal
Celular 3182066021 - 6640140

Centro Sector Matuna

Edificio Banco Popular Oficina 13-02

Cartagena - Bolivar
https://nam02 safelinks. protection.outlook.com/?
p;data=04%7C01%7Ccserejcmcgena%40cendo).r

url=http%3A%2F%2Fwww.velezbenedetti.com%2F&8tamp cmc I
amajudicial.gov.co%7C8f8d487d706b4bd3de2708d888033800%7C622chad880f841f38df58eb99901598b

%7C0%7C0%7C637408894727531191%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8ey)WIjoiMCAwLjAWMDAILCIQljo
IV2luMzliLCJBTIil6lk ThaWwil CIXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=cvSKASCskqKlzZVHcmG6hUnCrDNW

Q7wh6XQ9efBrR7Is%3D&amp;reserved=0
CORI SAS

O Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este mail

D e e e e A matm 1 e TP __ 4 ifs s ass

Escaneado con CamScanner



r'—' I

Senor:

JUZGADO SEGUNDO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA
JUEZ OCTAVO CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA.
E. S. D.

Ref.: Proceso Ejecutivo Singular adelantado por BANCOLOMBIA Contra MARIA
CRISTINA CANO POLO.

REF: 13001-40-03-008-2007- 00731-00

ERNESTO CARLOS VELEZ BENEDETTI, varon, mayor de edad con domicilio ¥
residencia en esta ciudad de Cartagena, Abogado titulado, identiﬁcgdo conlla
C.C.No0.79.947.585 de Bogota y Tarjeta Profesional No.117.726 del Consejo Superior
de la Judicatura, actuando en calidad de apoderado de la parte demandante por
medio del presente escrito acudo a usted respetuosamente, con el fin de Aportar 1a

LIQUIDACION DEL CREDITO ACTUALIZADA.

Por lo anterior sirvase darle el tramite correspondiente.

Del Senor Juez, Atentamente,

ERNESTO CARLOS VELEZ BENEDETTI
CC No. 79.947.585 de Bogota
T.P No.117.726 del C.Sdela]
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CREDITO ,

No. 8523877567

TITULAR: CRISTINA CANO POLO
12/11/2020

FECHA LIQUIDACION:

. - -
—mS———

CAPITAL
CAPITAL EN PESOS 10.601.425

$
540.626,00

INTERESES
18/07/2007

FECHA INICIACION MORA

INTERES CTE

FECHA DE LIQUIDACION 12/11/2020

DIAS EN

MORA 4.866

TASA DE INTERES 20%
$29.203.710,11

INTERESES

SEGUROS
TOTAL LIQUIDA CION $40.345.761,11

Escaneado con CamScanner



23 Correo: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA - Outlook

Fwd: LIQUIDACION ADICIONAL DE CREDITO - 13001400300820170067100

52 \O:}
CIRO ANTONIO HUERTAS <cirohuertas2012@gmail.com>
Lun 9/11/2020 12:32 PM

para: Centro Servicio Ejecucion Civil Municipal - NO REGISTRA <car|j=cmcqm0undoj.mmajudki¢|.gov.w>

1 archivos adjuntos (305 KB)
Rad. 671-2017 Yeimis arrieta lopez pdf,

Buenos dias. En mi calidad de apoderado judicial de la entidad demandante, me permito aportar

liquidacion adicional de credito del siguiente proceso dirigido al juzgado 2 de ejecucion civil municipal
de Cartagena:

tipo de proceso: ejecutivo singular
demandante: banco de bogota
demandado: yeimis arrieta lopez
rad. 13001400300820170067100

Cordial saludo,

CIRO ANTONIO HUERTAS

Edificio Banco del Estado Of. 903 Cartagena
D Tels. 6741952-3017717625

Escaneado con CamScanner



SENOR

JUEZ SEG
) UNDO DE ES.JECUC|DN CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA - BOLIVAR
. D.

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA
DEMANDADO: YEIMIS ARRIETA LOPEZ
RADICADO: 13001400300820170067100
JUZGADO DE ORIGEN: 08 CIVIL MUNICIPAL DE CARTAGENA

CIRO ANTONIO HUERTAS, de condiciones civiles conocidas dentro del proceso de la

re{‘_a‘_e“‘:ia' por el presente escrito, y con el debido respeto, me permito aportar liquidacion
adicional de crédito teniendo en cuenta lo siguiente:

Su Sefiorla mediante auto de 12 de Diciembre del 2018 aprobd la liquidacion del crédito
presentada por el suscrito el 30 de Octubre del 2018 la cual quedo de la siguiente forma:

TOTAL LIQUIDACION DEL CREDITO aprobada por Su Sefioria en la suma de
$26.275.012.00, discriminados asi:

e Pagaré No. 250827584 la suma de $ 11.534.628.00, corespondiente a capital, mas
$5.536.621.00 por concepto de intereses moratorios causados desde el 08 de Octubre del 2016
hasta el 08 de Octubre del 2018.

« Pagaré No. 257940116 la suma de $ 6.391.502.00, correspandiente @ capital, mas
$72.812.261.00 por conceplo de intereses moratorios causados desde el 21 de Noviembre del
2016 hasta el 21 de Septiembre del 2018.

LIQUIDACION ADICIONAL

% DE MESES
P AGARE No. CAPITAL |NTERESES jﬂNGDOS \PERIODO LIQUIDADO VR. INT. MORA

259827584 2% 24 l 09/10/18 a 09/10/2020 $ 5.536.621
257940116| $6.391.502 2%\ 25\22/09/18 22211012020 | $3.195.751
TOTAL LIQUIDACION APROBADA \
MAS NUEVA LIQUIDACION $ 35.007.384

Del Sr. Juez,
Atentamente,

CIRO ANTONIO H\JERTAS
C.C. No. 19.373.593 de Bogota
T.P. No. 100.395 del C.

= - |
Escaneado con CamScanner
|
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