28/10/2020 Correo: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RV: 2016-00184, JUZ 1 DE EJEC DE CALL. DEMANDANTE: LOGROS FACTORING---
DEMANDADO: GUSTAVO SANTIBANEZ MARULANDA

Secretaria Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 27/10/2020 2:58 PM

Para: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucién Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mJ 1 archivos adjuntos (97 KB)
MEMORIAL LIQUIDACION DE CREDITO-SANTIBANEZ MARULANDA GUSTAVO CC. 14565947.pdf;

De: Ana Maria Cabrera Ordofiez <anamaria_cabrera36@hotmail.com>

Enviado: martes, 27 de octubre de 2020 11:29 a. m.

Para: Atencion Publico Ofician Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<apofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 01 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca -
Cali <j0lejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: 2016-00184, JUZ 1 DE EJEC DE CALI. DEMANDANTE: LOGROS FACTORING--- DEMANDADO: GUSTAVO
SANTIBANEZ MARULANDA

Cordial saludo,
Reenvid actualizacién liquidacion del crédito

Juzgado 1 de Ejecucion Civil Municipal de Cali,
origen Juzgado 12 Civil Municipal de Cali

Atentamente,

Ana Maria Cabrera Ordéfez
Abogada

Celular: 317 857 9020

Carrera 9 No. 9-49, oficina 16-07
Cali- Colombia

De: Katherine Soriano <ksoriano@logrosfactoring.com.co>
Enviado: lunes, 26 de octubre de 2020 3:59 p. m.

Para: Ana Maria Cabrera Ordofiez <anamaria_cabrera36@hotmail.com>
Asunto: APORTAR LIQUIDACION DE CREDITO

Buenas Tardes Dra.,
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Adjunto liquidacién de crédito caso del sefior SANTIBANEZ MARULANDA GUSTAVO cc. 14565947, por favor en
este caso revisar si existe liquidacién anterior ya que en los documentos escaneados no aparece liquidacion.

Cordialmente,

D Calle 123 # 7-51 Bogota

T 7437770 M 3014147462

C ksoriano@logrosfactoring.com.co
www.logrosfactoring.com

( Logros

Katherine Soriano Segura
Abogada

Soluciones financieras a la medida de su empresa @ o

Este correo, su contenido y cualquier archivo adjunto o anexo son de cardcter confidencial y son de propiedad de LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A. y para

uso exclusivo del destinatario. Puede contener informacion confidencial o de acceso y uso legalmente privilegiado. El uso, interceptacion, sustraccion,
extravio, lectura o reproduccion total o parcial, estd prohibida para cualquier persona diferente del destinatario legitimo. Si usted recibid este correo por
error, equivocacion u omision, por favor contacte e informe al originador del mismo y destruya todas las copias del mensaje original. Cualquier utilizacion,
copia, reimpresion, reenvié o cualquier accion tomada sobre este correo queda estrictamente prohibida y podria ser ilegal.

Las apreciaciones personales del remitente, opiniones, conclusiones y cualquier otra informacion similar no relacionada o relacionada con el negocio de
LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A., deben entenderse como personales y de ninguna manera son avaladas por LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A.

LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A. cuenta con herramientas para mantener la integridad de los correos y minimizar los riesgos que este mensaje y sus
anexos contengan virus informdticos que puedan llegar a afectar los sistemas que lo reciben, sin embargo esto no exime la responsabilidad del destinatario
de verificar la limpieza del correo al momento de su recepcion, en consecuencia, LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A. se exonera de cualquier tipo de
responsabilidad por dafios, alteraciones, falsificaciones o perjuicios que se ocasionen con su recepcion o uso.

3 En Logros Factoring estamos comprometidos con el medio ambiente. Antes de imprimir este correo, pregtntate si es
necesario.
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Bogotd D.C. 26 de octubre de 2020

Senor

JUZGADO 1 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE CALI-VALLE
JUZGADO 12 CIVIL MUNICIPAL DE CALI-VALLE

Ciudad

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE: LOGROS FACTORING COLOMBIA S.A. NIT. 900.300.965-4
DEMANDADO: SANTIBANEZ MARULANDA GUSTAVO CC. 14565947
RADICACION NO. 2016-184

LEIDY KATHERINE SORIANO SEGURA, identificada como aparece al pie de mi
firma, ante el Sefior Juez, respetuosamente comparezco con el fin de manifestarle que,
actuando como mandataria judicial reconocida dentro del asunto de referencia,
presento la siguiente liquidacién del crédito conforme a mandamiento de pago de fecha
10 de diciembre de 2012.

El presente documento es contentivo de los intereses moratorios, crédito, se informa
también al despacho que no existieron pagos o abonos a la obligacién desde la
presentacion de la demanda hasta la fecha, el total de la obligacion reclamada es de
VEINTE MILLONES SIETE MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
($20.007.874,00) MCTE.

Se ligquidacién obligacién sobre saldo capital de SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y
CUATRO MIL OCHOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($6.134.874) MCTE
desde el 6 de octubre de 2015.

TABLA LIQUIDACION CREDITO
DEUDOR: SANTIBANEZ MARULANDA GUSTAVO CC. 14565947

CAPITAL| $ 6.134.874
DESDE 10/12/2012
HASTA 26/10/2020
DiAS DE MORA 2.877

INTERESES PLAZO| $ -

ABONOS| $ -

- % INT. . TOTAL

ANO MES DESDE/HASTA | DESDE/HASTA | =\ 1, | DIAS INT.MORA

MENSUAL
2012 |Diciembre [10/12/2012 31/12/2012 31,34% 21| $ 111.000
Enero 31/01/2013 31/01/2013 31,13% 31 [ $ 162.000
Febrero 28/02/2013 28/02/2013 31,13% 28 [ $ 147.000
Marzo 31/03/2013 31/03/2013 31,13% 31 [ $ 162.000
Abril 30/04/2013 30/04/2013 31,25% 30 [ $ 158.000
Mayo 31/05/2013 31/05/2013 31,25% 31 [ $ 163.000
2013 |2unio 30/06/2013 30/06/2013 31,25% 30 [ $ 158.000
Julio 31/07/2013 31/07/2013 30,51% 31 [ $ 159.000
Agosto 31/08/2013 31/08/2013 30,51% 31 [ $ 159.000
Septiembre [30/09/2013 30/09/2013 30,51% 30 [ $ 154.000
Octubre 31/10/2013 31/10/2013 29,78% 31| $ 155.000
Noviembre [30/11/2013 30/11/2013 29,78% 30 [ $ 150.000
Diciembre [31/12/2013 31/12/2013 29,78% 31 [ $ 155.000
Enero 31/01/2014 31/01/2014 29,48% 31 [ $ 154.000
Febrero 28/02/2014 28/02/2014 29,48% 28 | $ 139.000
Marzo 31/03/2014 31/03/2014 29,48% 31 [ $ 154.000
Abril 30/04/2014 30/04/2014 29,45% 30 | $ 148.000
Mayo 31/05/2014 31/05/2014 29,45% 31 [ $ 153.000
2014 [Junio 30/06/2014 30/06/2014 29,45% 30 | $ 148.000
Julio 31/07/2014 31/07/2014 29,00% 31 [ $ 151.000
Agosto 31/08/2014 31/08/2014 29,00% 31 [ $ 151.000
Septiembre [30/09/2014 30/09/2014 29,00% 30 | $ 146.000
Octubre 31/10/2014 31/10/2014 28,76% 31 [ % 150.000
Noviembre [30/11/2014 30/11/2014 28,76% 30 [ $ 145.000
Diciembre [31/12/2014 31/12/2014 28,76% 31 | $ 150.000




Enero 31/01/2015 31/01/2015 28,82% 31 | $ 150.000
Febrero 28/02/2015 28/02/2015 28,82% 28 | $ 136.000
Marzo 31/03/2015 31/03/2015 28,82% 31 | $ 150.000
Abril 30/04/2015 30/04/2015 29,06% 30 | $ 147.000
Mayo 31/05/2015 31/05/2015 29,06% 31 | $ 151.000
2015 Junio 30/06/2015 30/06/2015 29,06% 30 | $ 147.000
Julio 31/07/2015 31/07/2015 28,89% 31 | $ 151.000
Agosto 31/08/2015 31/08/2015 28,89% 31 | $ 151.000
Septiembre [30/09/2015 30/09/2015 28,89% 30 | $ 146.000
Octubre 31/10/2015 31/10/2015 29,00% 31 | $ 151.000
Noviembre 30/11/2015 30/11/2015 29,00% 30 | $ 146.000
Diciembre 31/12/2015 31/12/2015 29,00% 31 | $ 151.000
Enero 31/01/2016 31/01/2016 29,52% 31 | $ 154.000
Febrero 29/02/2016 29/02/2016 29,52% 29 | $ 144.000
Marzo 31/03/2016 31/03/2016 29,52% 31 | $ 154.000
Abril 30/04/2016 30/04/2016 30,81% 30 | $ 155.000
Mayo 31/05/2016 31/05/2016 30,81% 31 | $ 161.000
2016 Junio 30/06/2016 30/06/2016 30,81% 30 | $ 155.000
Julio 31/07/2016 31/07/2016 32,01% 31 | $ 167.000
Agosto 31/08/2016 31/08/2016 32,01% 31 | $ 167.000
Septiembre |30/09/2016 30/09/2016 32,01% 30 | $ 161.000
Octubre 31/10/2016 31/10/2016 32,99% 31 | $ 172.000
Noviembre 30/11/2016 30/11/2016 32,99% 30 | $ 166.000
Diciembre 31/12/2016 31/12/2016 32,99% 31 | $ 172.000
Enero 31/01/2017 31/01/2017 31,51% 31 | $ 164.000
Febrero 28/02/2017 28/02/2017 31,51% 28 | $ 148.000
Marzo 31/03/2017 31/03/2017 31,51% 31 | $ 164.000
Abril 30/04/2017 30/04/2017 31,50% 30 | $ 159.000
Mayo 31/05/2017 31/05/2017 31,50% 31 | $ 164.000
Junio 30/06/2017 30/06/2017 31,50% 30 | $ 159.000
Julio 31/07/2017 31/07/2017 30,97% 31 | $ 161.000
Agosto 31/08/2017 31/08/2017 30,97% 31 | $ 161.000
Septiembre |30/09/2017 30/09/2017 30,22% 30 | $ 152.000
Octubre 31/10/2017 31/10/2017 29,73% 31 | $ 155.000
Noviembre 30/11/2017 30/11/2017 29,44% 30 | $ 148.000
2017 |Diciembre 31/12/2017 31/12/2017 29,16% 31 | $ 152.000
Enero 31/01/2018 31/01/2018 29,04% 31 | $ 151.000
Febrero 28/02/2018 28/02/2018 29,52% 28 | $ 139.000
Marzo 31/03/2018 31/03/2018 29,02% 31 | $ 151.000
Abril 30/04/2018 30/04/2018 28,72% 30 | $ 145.000
Mayo 31/05/2018 31/05/2018 28,66% 31 | $ 149.000
2018 Junio 30/06/2018 30/06/2018 28,42% 30 | $ 143.000
Julio 31/07/2018 31/07/2018 28,05% 31 | $ 146.000
Agosto 31/08/2018 31/08/2018 27,91% 31 | $ 145.000
Septiembre |30/09/2018 30/09/2018 27,72% 30 | $ 140.000
Octubre 31/10/2018 31/10/2018 27,45% 31 | $ 143.000
Noviembre 30/11/2018 30/11/2018 27,24% 30 | $ 137.000
Diciembre 31/12/2018 31/12/2018 27,10% 31 | $ 141.000
Enero 31/01/2019 31/01/2019 26,74% 31 | $ 139.000
Febrero 28/02/2019 28/02/2019 27,55% 28 | $ 130.000
Marzo 31/03/2019 31/03/2019 27,06% 31 | $ 141.000
Abril 30/04/2019 30/04/2019 26,98% 30 | $ 136.000
Mayo 31/05/2019 31/05/2019 27,01% 31 | $ 141.000
2019 Junio 30/06/2019 30/06/2019 26,95% 30 | $ 136.000
Julio 31/07/2019 31/07/2019 26,92% 31 | $ 140.000
Agosto 31/08/2019 31/08/2019 26,98% 31 | $ 141.000
Septiembre |30/09/2019 30/09/2019 26,98% 30 | $ 136.000
Octubre 31/10/2019 31/10/2019 26,65% 31 | $ 139.000
Noviembre 30/11/2019 30/11/2019 26,55% 30 | $ 134.000
Diciembre 31/12/2019 31/12/2019 26,37% 31 | $ 137.000
Enero 31/01/2020 31/01/2020 26,16% 31 | $ 136.000
Febrero 29/02/2020 29/02/2020 26,59% 29 | $ 130.000
Marzo 31/03/2020 31/03/2020 26,43% 31 | $ 138.000
Abril 30/04/2020 30/04/2020 26,04% 30 | $ 131.000
2020 Mayo 31/05/2020 31/05/2020 25,29% 31 | $ 132.000
Junio 30/06/2020 30/06/2020 18,12% 30 | $ 91.000
Julio 31/07/2020 31/07/2020 18,12% 31 | $ 94.000
Agosto 31/08/2019 31/08/2019 18,29% 31 | $ 95.000
Septiembre |30/09/2019 30/09/2019 18,29% 30 | $ 92.000
Octubre 31/10/2019 31/10/2019 18,29% 26 | $ 80.000
SALDO CAPITAL $ 6.134.874

ABONOS $ -
TOTAL INTERESES DE MORA $ 13.873.000

TOTAL INTERESES DE PLAZO $ -
TOTAL A PAGAR $ 20.007.874




Por ultimo, su sefioria informo al despacho que mis datos de notificacion son los
siguientes:

CORREO: ksoriano@Ilogrosfactoring.com.co
CELULAR: 3007619601
DIRECCION: Calle 123 #7-51 Edificio Kaiwa Oficina 1001.

Del Sefor Juez, atentamente,

LEIDY KATH ORIANO SEGURA
- 039.745 de Bogota.
T. P. NQ. 286n980 del C. S. de la J.



