6/9/2021 Correo: Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Fwd: 030-2018-00533 LIQUDACION DE CREDITO ACUMULACION

Elenith Estrada <elenith96@gmail.com>
Lun 30/08/2021 12:10

Para: Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (912 KB)
030-2018-00533 LIQUIDACION DE CREDITO.pdf;

---------- Forwarded message ---------

De: Elenith Estrada <elenith96@gmail.com>

Date: vie, 27 ago 2021 a las 8:28

Subject: Fwd: 030-2018-00533 LIQUDACION DE CREDITO ACUMULACION

To: Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca -
Cali <memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

FAVOR ACUSAR RECIBO A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE, DE LO CONTRARIO SE
PRESUMIRA LA RECEPCION DE LOS MISMOS CONFORME A LO DISPUESTO EN
LOS ARTS. 20,21 Y22 DE LA LEY 527 DEL 18 DE AGOSTO 1999

—————————— Forwarded message ---------

De: Elenith Estrada <elenith96@gmail.com>

Date: jue, 26 ago 2021 a las 23:37

Subject: 030-2018-00533 LIQUDACION DE CREDITO ACUMULACION

To: Memoriales 02 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca -
Cali <memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKAGUxZGQONzM4LTUWMWEINGYzOS1hMzk4LTk1MDNjMTk0ZjJKOAAQAAKo43VBogBFmx%2FxHJUG... 1/1
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1. Formato de solicitud procesos EJECUTIVOS para los Juzgados Civiles Municipales
de Ejecucion de Sentenclas de Cali

Detalle Identificacion
Juzgado: Segundo_civil municipal de ejecucion
) Cooperativa de Servicios de Qccidente
Nombre Demandante: “Coopeoccidente”
No. identificacién 8050286026
Nombre Demandado: ANANIAS SANCHEZ BALLEN
No. Identificacion TRATRRL
No. Radicacion 030-2018-00533

Solicitud:

Por favor marque con una X la o las solicitudes requeridas

Solicitud Seleccién | Solicitud Seleccioén
Correr Actualizacion .
liquidacion crédito X Medidas cautelares
Pago depositos

Remanentes judiciales

. . Terminacion del
Desistimiento Tacito p sol
Reconocimiento personeria Diligencia fecha de
Juridica remate
Aceptacion dependencia Correr Traslado
judiciat Avallio

Recursos Desarchivo




ELENTTH ESTRADA GALFANO
ABOGADA

SENORES:
JUZGADO SEGUNDQ CIVIL MUNICIPAL DE
EJECUCION DE SENTENCIAS

Proceso: EJECUTIVO SINGULAR ACUMULADO
Demandante: COOPERATIVA DE SERVICIOS DE
OCCIDENTE “COOPEOCCIDENTE”

Demandado: ANANIAS SANCHEZ BALLEN
Radicacién: 030-2018.00533-00

ELENITH ESTRADA GALEANO, actuando como apoderada
judicial de la parte demandante la cual cito en la referencia, de
manera atenta y respetuosa, me dirijo al sefior Juez, a fin de

presentar a su digna consideracion la presente liquidacion del
crédito.

1- Conforme al articulo 32 de la Ley 1395 me permito
presentar la liquidacién del Crédito a cargo de la

demandada y a favor de la parte demandante arrojando los
siguientes resultados.

Firma:----- )

ELENITH ESTRADA GALEANO
C.C. N°38.655.709 de Ginebra (valle)
T.P.N° 195423 del C.SdelaJ

CARRERA 3 N*°10-12 EDIFICIO COLOMBIA OFICINA 504 P.B.X.
8882984-8882985



CAPITAL S 1.000.000

interes de mora 01-feb-2019 AL 31-agos-2021 $ 652.600

TOTAL ( Capital + Interes de mora) $1.652.600

VALOR DE COSTAS $ 50.000

EXIGIBILIDAD CAPITAL TASA PACTADA TASA DE PLAZO FECHADEPLAZO  |TASA DE HONORARIOS
1-may-18 $1.000.000
SALDO CAPTAL FECHA DE ABONO [VALOR ABONADO |VALOR HONORARIOS [SALDO ABONO SALDO DESPUES TAS\EFECT  |VALORMORAM [FECHA VIGENCIA

$ 1.000.000 2,18% $21.800 feb-19
5 1.000.000 2,13% §21.300 mar-19
$ 1.000.000 2,14% §21.400 abr-19
$ 1.000.000 2,15% $21.500 may-19
5 1.000.000 2,l14% $21.400 jun-19
$ 1.000.000 2,14% $ 21.400 jul-19
$ 1.000.000 2,l4% $21.400 ago-19
$ 1.000.000 2,l4% $ 21,400 sep-19
$ 1.000.000 2,12% $21.200 oct-19
$1.000.000 2,11% $21.100 nov-19
$ 1.000.000 2,10% $21.100 dic-18
$ 1.000.000 2,09% $20.900 ene-20
$ 1.000.000 2,.2% $21.200 feb-20
$ 1.000.000 2,:1% $21.100 mar-20
$1.000.000 2,08% $20.800 abr-20
51.000.000 2,03% $20.300 may-20
$1.000.000 2,02% $20.200 jun-20
$1.000.000 2,02% $ 20.200 jul-20
$ 1.000.000 2,04% $20.400 ago-20
$ 1.000.000 2,05% $ 20,500 sep-20
S 1.000.000 2,02% $20.200 oct-20
$1.000.000 2,00% $20.000 nov-20
$1.000.000 1,96% $19.600 dic-20
$ 1.000.000 2,13% $21.300 ene-21
$1.000.000 2,17% $21.700 feb-21




5 1.000.000 2,17% $21.700 mar-21
$1.000.000 2,16% $21.600 abr-21
$ 1.000.000 2,15% $21.500 may-21
$ 1,000,000 2,15% $21.500 jun-21
$ 1,000.000 2,14% $21.400 jul-21
$ 1.000.000 2,15% $21.500 ago-21

TOTAL $0 $0 50

CAPITAL $ 1.000.000

INTERESES DE MORA  APROBADO $ 652.600

SALDO CAPITAL $ 1.652.600



