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Fwd: LIQUIDACION DE CREDITO - PROCESO EJECUTIVO - RAD.: 2021-00229-00

Ana Cristina Velez <anacristinavelez@velezasesores.com>
Mar 14/06/2022 07:33 AM

Para: Memoriales 03 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj03ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Honorable Juez Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Cali,


Por medio del presente y de manera cordial, radicó memorial aportando liquidación del
crédito dentro del proceso que se detalla a continuación:


JUZGADO ORIGEN:     11 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
REFERENCIA:             PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE:           GASES DE OCCIDENTE S.A. – E.S.P.

DEMANDADO:            ARNOLIA GARCIA AMU y WILFRIDO EFREN VASQUEZ

RADICACIÓN:            2021-00229


Favor confirmar recibido de este correo,

Atentamente,

---------- Forwarded message ---------

De: Juzgado 11 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Date: lun, 13 jun 2022 a las 8:24

Subject: RE: LIQUIDACION DE CREDITO - PROCESO EJECUTIVO - RAD.: 2021-00229-00

To: Ana Cristina Velez <anacristinavelez@velezasesores.com>


Cordial saludo, de acuerdo a lo solicitado se informa que el asunto de la referencia fue remitido a los Juzgados de
Ejecucion Civil Municipal Cali, por lo anterior el escrito correspondiente a la liquidacion de credito debera ser
radicado ante esos estados judiciales. 

Juzgado Once Civil Municipal de Oralidad de Cali 


De: Ana Cristina Velez <anacristinavelez@velezasesores.com>

Enviado: lunes, 13 de junio de 2022 7:31

Para: Juzgado 11 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION DE CREDITO - PROCESO EJECUTIVO - RAD.: 2021-00229-00
 
Honorable Juez Once Civil Municipal de Cali,


9683 - 22061706 

mailto:j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:anacristinavelez@velezasesores.com
mailto:anacristinavelez@velezasesores.com
mailto:j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co


17/6/22, 9:47 Correo: Memoriales 03 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkAGU3N2U2ZjU1LTNkOTItNGFkYi1hYjQ2LTI1NGQ0YWZjNzE3NgAQACkh74AzDOJDiBj3S3q0vfU%3D 2/2

Por medio del presente y de manera cordial, radicó memorial aportando liquidación del
crédito dentro del proceso que se detalla a continuación:


REFERENCIA:       PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE:     GASES DE OCCIDENTE S.A. – E.S.P.

DEMANDADO:      ARNOLIA GARCIA AMU y WILFRIDO EFREN VASQUEZ

RADICACIÓN:       2021-00229


Se comparte al canal digital del  Demandado, Favor confirmar recibido de este correo,  
 


Atentamente,

Mailtrack Remitente notificado con 

Mailtrack

Mailtrack Remitente notificado con 

Mailtrack
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SEÑOR(A) 
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI 
E.                 S.                          D. 
 
ORIGEN: JUZGADO 11 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 
REFERENCIA:        PROCESO EJECUTIVO  
DEMANDANTE: GASES DE OCCIDENTE S.A. – E.S.P. 
DEMANDADO: ARNOLIA GARCIA AMU y WILFRIDO EFREN 

VASQUEZ 
RADICACIÓN:  2021-00229-00 
 
ANA CRISTINA VELEZ CRIOLLO, mayor de edad, identificada como aparece al 
pie de mi firma, como apoderada de la parte demandante, por medio del presente 
escrito, presento liquidación de crédito en el proceso de la referencia de acuerdo 
con el mandamiento de pago así: 
 

PAGARE No.5154987 

Intereses de Mora sobre el Capital Inicial  

CAPITAL    $   2.423.429,00 

     

Desde Hasta Dias Tasa Mensual(%)  

1/01/2020 31/01/2020 31 2,09 $         52.337,99 

1/02/2020 29/02/2020 29 2,12 $         49.664,14 

1/03/2020 31/03/2020 31 2,11 $         52.838,83 

1/04/2020 30/04/2020 30 2,08 $         50.407,32 

1/05/2020 31/05/2020 31 2,03 $         50.835,46 

1/06/2020 30/06/2020 30 2,02 $         48.953,27 

1/07/2020 31/07/2020 31 2,02 $         50.585,04 

1/08/2020 31/08/2020 31 2,04 $         51.085,88 

1/09/2020 30/09/2020 30 2,05 $         49.680,29 

1/10/2020 31/10/2020 31 2,02 $         50.585,04 

1/11/2020 30/11/2020 30 2,00 $         48.468,58 

1/12/2020 31/12/2020 31 1,96 $         49.082,52 

1/01/2021 31/01/2021 31 1,94 $         48.581,67 

1/02/2021 28/02/2021 28 1,97 $         44.558,78 

1/03/2021 31/03/2021 31 1,95 $         48.832,09 

1/04/2021 30/04/2021 30 1,94 $         47.014,52 

1/05/2021 31/05/2021 31 1,93 $         48.331,25 

1/06/2021 30/06/2021 30 1,93 $         46.772,18 

1/07/2021 31/07/2021 31 1,93 $         48.331,25 

1/08/2021 31/08/2021 31 1,94 $         48.581,67 

1/09/2021 30/09/2021 30 1,93 $         46.772,18 

1/10/2021 31/10/2021 31 1,92 $         48.080,83 

1/11/2021 30/11/2021 30 1,94 $         47.014,52 

1/12/2021 31/12/2021 31 1,96 $         49.082,52 

1/01/2022 31/01/2022 31 1,98 $         49.583,36 

1/02/2022 28/02/2022 28 2,04 $         46.142,09 

1/03/2022 31/03/2022 31 2,06 $         51.586,73 

1/04/2022 30/04/2022 30 2,12 $         51.376,69 

1/05/2022 31/05/2022 31 2,18 $         54.591,78 

1/06/2022 11/06/2022 11 2,18 $         19.371,28 

   Total Intereses de Mora $   1.449.129,75 

   Subtotal $   3.872.558,75 
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 RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÈDITO  

     

 Capital $                       2.423.429,00  

 

Total Intereses Corrientes 
(+)  $                                        0,00  

 Total Intereses Mora (+) $                       1.449.129,75  

 Abonos (-) $                                        0,00  

 TOTAL OBLIGACIÓN $                       3.872.558,75  

 GRAN TOTAL OBLIGACIÓN $                       3.872.558,75  
 
 
Del señor Juez, 
 
Atentamente,        
 
 
ANA CRISTINA VELEZ CRIOLLO   
C.C. No. 31.885.918 de Cali.    
T.P. No. 47.123 C.S.J.  
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