9/10/2020 Correo: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucién Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RV: BANCO DE BOGOTA vs JOSUE DANIEL GOMEZ HERNAN RAD. 2017-073

Secretaria Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 15/09/2020 7:37 AM

Para: Gestion Documental Ofician Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (1 MB)
LIQUIDACION JOSUE DANIEL GOMEZ.PDF; JOSUE DANIEL GOMEZ HERNAN.PDF;

9630-308836

De: Abogado Suarez Escamilla <abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com>

Enviado: lunes, 14 de septiembre de 2020 8:12 a. m.

Para: Secretaria Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: BANCO DE BOGOTA vs JOSUE DANIEL GOMEZ HERNAN RAD. 2017-073

Muy buenos dias

Teniendo en cuenta el correo que antecede, comedidamente le solicito se sirva informar a que juzgado civil municipal de ejecucion de Cali, le correspondié el conocimiento de este proceso, el
cual su juzgado de origen es el 11 civil municipal de Cali.

Lo anterior, a fin de proceder a remitir memorial pertinente.

BANCO DE BOGOTA vs JOSUE DANIEL GOMEZ HERNAN RAD. 2017-073- - JUZGADO ORIGEN 11 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Prueba electrénica: Una vez enviada esta comunicacion electrénica por este medio, se entenderd por surtida la notificacion con forme a la ley vigente (Ley 527 de 1999, sobre reconocimiento de efectos juridicos a los mensajes de datos)

Cordialmente,

-
@ Jaime Suarez Escamilla
Abogado

c abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com

ﬂSofy Lorena Murillas Alvarez
Abogada

cj4883838 ext 188

Cra 3 # 12 - 40 Oficina 803
Edificio Centro Financiero La Ermita - Cali

NO imprimas este email si realmente no lo necesitas, piensa en tu compromiso con la NATURALEZA
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de GESTICOBRANZAS SAS. Si lo has recibido por error, inférmanoslo y
eliminalo de tu correo. Las opciones, informacion, conclusiones y cualquier otro tipo de datos contenido en este correo electronico, no relacionados con la actividad de
GESTICOBRANZAS SAS se entenderan como personales y de ninguna manera son avaladas por GESTICOBRANZAS SAS. Se encuentran dirigidos solo al uso del destinatario
al cual van enviados. La reproduccion, lectura y/o copia se encuentra prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal.

De: Juzgado 11 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali [mailto:j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co]
Enviado el: jueves, 10 de septiembre de 2020 4:01 p. m.

Para: Abogado Suarez Escamilla <abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com>

Asunto: RE: BANCO DE BOGOTA vs JOSUE DANIEL GOMEZ HERNAN RAD. 2017-073

Sefior usuario, de la revision efectuada a la plataforma Siglo XXI, se corrobora que el proceso con radicacion 2017-073 fue remitido por esta dependencia a los Juzgados
Municipales de Ejecucion de Sentencias de esta ciudad, el dia 16 de julio del presente afio, razén por la cual, le sugerimos proceda a comunicarse con la direccidn electrénica
seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co con el fin de solicitar informacion respecto del despacho que avocé el conocimiento del proceso, y de esta manera pueda remitir el
memorial adjunto.

Cordialmente,
JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI

De: Abogado Suarez Escamilla <abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com>

Enviado: jueves, 10 de septiembre de 2020 15:33

Para: Juzgado 11 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j11cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: BANCO DE BOGOTA vs JOSUE DANIEL GOMEZ HERNAN RAD. 2017-073

Sefior

JUEZ 11 CIVIL MUNICIPAL - CALI
ESD.

De la manera mas atenta y de conformidad con lo dispuesto en el decreto 806 del 04 de junio de 2020, en calidad de apoderado judicial adjunto a su despacho, el memorial en formato PDF del
proceso EJECUTIVO que adelanta BANCO DE BOGOTA vs JOSUE DANIEL GOMEZ HERNAN RAD. 2017-073 el cual cursa en su despacho.

Prueba electrénica: Una vez enviada esta comunicacion electrénica por este medio, se entenderd por surtida la notificacion con forme a la ley vigente (Ley 527 de 1999, sobre reconocimiento de efectos juridicos a los mensajes de datos)

Cordialmente,

https://outlook.office365.com/mail/ AAMKADM3NjNKYzgxLWNKNjYtINGYzMS04Y TAzLTA4ZGE3YmNhNmlyYWAuUAAAAAAC7WJISXRFgGR7yRInRZ707i...  1/2
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-
@ jaime Suarez Escamilla

Abogado

@ abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com

ﬂSofy Lorena Murillas Alvarez
Abogada

c’4883838 ext 188

Cra 3 # 12 - 40 Oficina 803
Edificio Centro Financiero La Ermita - Cali

NO imprimas este email si realmente no lo necesitas, piensa en tu compromiso con la NATURALEZA
Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de GESTICOBRANZAS SAS. Si lo has recibido por error, informanoslo y
eliminalo de tu correo. Las opciones, informacioén, conclusiones y cualquier otro tipo de datos contenido en este correo electronico, no relacionados con la actividad de
GESTICOBRANZAS SAS se entenderan como personales y de ninguna manera son avaladas por GESTICOBRANZAS SAS. Se encuentran dirigidos solo al uso del destinatario
al cual van enviados. La reproduccion, lectura y/o copia se encuentra prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal.
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Enviado por correo electrénico
10/09/2020

Sefior

JUEZ 11 CIVIL MUNICIPAL - DE CALI
E.S.D.

PROCESO: PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA
DEMANDADO: JOSUE DANIEL GOMEZ HERNAN

RADICACION:  RAD. 2017-073
GYC: 775

JAIME SUAREZ ESCAMILLA, mayor de edad, vecino y domiciliado en esta ciudad,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 19.417.696 de Bogota y tarjeta profesional
No. 63.217 del C.S. de la J., en mi calidad de apoderado del demandante dentro del
proceso de la referencia por medio del presente escrito, me permito aportar la liquidacién
del crédito conforme al art. 446 del CGP, con el fin de ser trasladada a la parte
demandada, la cual asciende a la suma de $ 211.490.409

Sefor luez, Respetuosaments,

JAIME SUAREF ESCAMILLA

C.C. No.19.417 696 de Bogotd
T.P. No. 63217 del C. 5. de la .

Correo Electronico RNA abogadosuarezescamilla@gesticobranzas.com
Teléfono (32) 488 38 38 Ext. 151

GYC: 775
Realizado: SLM.



LIQUIDACION DE CREDITO

Deudor:  |JOSUE DANIEL GOMEZ HERMAN
Obligacion: |94460720
CAPITAL: |$ 109.042.808
VIGENCIA Baztc:m Méxima Autorizada | TASA LIQUIDACION
DESDE HASTA |T.Efectiva| Frectiva | Nominal |1 pias INTERESES
Anual 1.5 | Mensual
Jdene-l7 |3l-ene-17 |22.34%  |3351%  |2.44%  |2.44% |7 620.211,70
1feb-17  |28-feb-17  |22,34%  |3351%  |2,44%  |2.44% |27 2.392.245,14
Tmar-17  |3Lmar17 |22.34%  |3351%  |2.44%  |2,44% |30 2.658.050,15
labr-17  |30-abr17  |22.33%  |33,50%  |2,44%  |2.44% |29 2.568.437,48
1-may-17 31-may-17 22,33% 33,50% 2,44% 2,44% 30 2.657.004,29
Tjun-17  |30jun-17  |22.33%  |33,50%  |2,44%  |2.44% |29 2.568.437,48
1-jul-17 31-jul-17 21,98% 32,97% 2,40% 2,40% 30 2.620.331,02
lago-17  |31-ago-17 |21,98%  |32,97%  |2,40%  |2,40% |30 2.620.331,02
lsep17  |30sep-17 |21,08%  |32,97%  |2,40%  |2,40% |29 2.532.986,66
Toct17  |3loct-17  |21,15%  |31,73%  |2.32%  |2,32% |30 2.532.829,59
1-nov-17 30-nov-17 20,96% 31,44% 2,30% 2,30% 29 2.428.936,12
1dic17  |31dicl7  |20.77%  |31,16%  |2,29%  |2,29% |30 2.492.515,42
lene-18  |31-ene-18  |20,69%  |31,04%  |2.28%  |2.28% |30 2.484.007,77
1feb-18  |28-feb-18  [21,01%  |31,52%  |2.31%  |2.31% |27 2.266.196,07
Tmar18  |31-mar18 |20,68%  |31,02%  |2.28%  |2.28% |30 2.482.943 81
1abr-18  |30-abr-18  |20,48%  |30,72%  |2,26%  |2.26% |29 2.379.586,45
Tmay-18  |31-may-18 |20,44%  |30,66%  |2.25%  |2.25% |30 2.457.375,25
1jun-18  |30jun-18  |20,28%  |30,42%  |2,24%  |2.24% |29 2.358.950,51
1jul18  |314u-18  |20,03%  |30,05%  |2.21%  |2.21% |30 2.413.545 85
l-ago-18  |31-ago-18 |19,94%  |29,91%  |2,20%  |2,20% |30 2.403.899,33
lsep18  |30sep-18  |19,81%  |29,72%  |2,19%  |2.19% |29 2.310.284,27
Toct18  |31-oct-18  |19.63%  |29,45%  |2.17%  |2.17% |30 2.370.601,96
Tnov-18  |30nov-18  |19,49%  |29,24%  |2,16%  |2.16% |29 2.355.528,49
1dic18  |31dic-18  |1940%  |29,10%  |2,15%  |2,15% |30 2.345.826,54
lene-19  |31-ene-19 |19,16%  |28,74%  |2.13%  |2.13% |30 2.319.909,13
1feb-19  |28-feb-19  |19,70%  |2955%  |2,18%  |2.18% |27 2.140.317,27
Tmar19  |31-mar19 |19,37%  |29.06%  |2,15%  |2.15% |30 2.342.590,49
1abr-19  |30-abr19  |19.32%  |28,98%  |2,14%  |2.14% |29 2.259.288,28
Tmay-19  |31-may-19 |19,34%  |29.01%  |2,15%  |2.15% |30 2.339.353,40
1jun-19  |30jun-19  |19,30%  |28,95%  |2,14%  |2.14% |29 2.257.201,16
1jul19  |314u19  |19,28%  |28.92%  |2.14%  |2.14% |30 2.332.876,13
1-ago-19  |31-ago-19 |19.32%  |28,98%  |2.14%  |2,14% |30 2.337.194,77
lsep-19  |30sep-19  |19,32%  |28,98%  |2,14%  |2.14% |29 2.259.288,28
Toct19  |31-oct-19  |19,10%  |28,65%  |2.12%  |2.12% |30 2.313.419,40
Tnov-19  |30mov-19  |19,03%  |28,55%  |2,11%  |2.11% |29 2.228.981,35
1dic19  |31dic19  |1891%  |2837%  |210%  |2,10% |30 2.292.841,00
Tene20  |31-ene20 |18,77%  |2816%  |2,09%  |2,09% |30 2.277.651,31
1feb-20  |29-feb20 |19,06%  |28,59%  |2,12%  |2.12% |28 2.155.151,22
Tmar20  |31-mar20 |18,95%  |2843%  |2.11%  |2.11% |30 2.297.176,34
1abr20  |30-abr20 |18.69%  |28,04%  |2,08%  |2,08% |29 2.193.329,14
Tmay20 |31-may20 |18,19%  |27,29%  |2,03%  |2,03% |30 2.214.478,16
1jun-20  |30jun-20 |18.12%  |2718%  |2,02%  |2,02% |29 2.133.266,16
1jul20  |314ul-20  |18,12%  |27.18%  |2,02%  |2.02% |30 2.206.827,07
1-ag020  |31-ag020 |18.29%  |27,44%  |2,04%  |2,04% |30 2.225.398,26
Total Intereses (1272 102.447.601,27
Capital 109.042.808,00

Intereses Moratorios de 24/01/2017 A

31/08/2020

102.447.601,27

TOTAL: CAPITAL+INTERESES:

$211.490.409,27

Sin abonos




septiembre 18,35 %

Sin abonos



