24/9/2020 Correo: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Re: JUZGADO 3CME (24CM) 2018-196 BCO BOGOTA VS. FERNANDO VALDERRAMA -
LIQUIDACION DEL CREDITO

Juan Armando Sinisterra M <juansinisterra@mysabogados.com.co>
Lun 7/09/2020 6:17 PM

Para: Gestion Documental Ofician Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: juridico cobesp <juridico@cobesp.com>

[I]J 3 archivos adjuntos (681 KB)

JUZGADO 3CME (24CM) EJECUTIVO 2018-196 BCO BOGOTA VS. FERNANDO VALDERRAMA - LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf;
VALDERRAMA 3CME (24CM) Liquidacion febrero 2018 - agosto 2020 - 1 + plazo.xlsx; VALDERRAMA 3CME (24CM) Liquidacién
febrero 2018 - agosto 2020 - 2.xlsx;

Buenos dias,

9654-81242

Allego el memorial anunciado

Cordial Saludo,

Juan Armando Sinisterra M.

MORINI & SINISTERRA ABOGADOS

Direccidn: Carrera 2a. A Oeste #12-74, Santa Teresita
Telefax: 57 - 2 - 893 4823 - 893 3602

Celular: 57 - 315-3339284

Cali, Colombia

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE MENSAJE VIA INTERNET ES CONFIDENCIAL Y DESTINADA
SOLAMENTE PARA EL USO DE LA PERSONA O ENTIDAD MENCIONADA COMO DESTINATARIA. SI QUIEN
RECIBE ESTE MENSAJE NO ES SU DESTINATARIO, CUALQUIER DIVULGACION, DISTRIBUCION O COPIA DE
LA INFORMACION AQUI CONTENIDA, ESTA PROHIBIDA, SI USTED RECIBE ESTE MENSAJE POR ERROR,
POR FAVOR NOTIFIQUE AL EMISOR DEL MISMO DE INMEDIATO. JUAN ARMANDO SINISTERRA MOLINA
NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL SABOTAJE O PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD QUE
OCURRA COMO RESULTADO DEL USO DE METODOS DE COMUNICACION NO ENCRIPTADOS.

From: Juan Armando Sinisterra M

Sent: Wednesday, September 02, 2020 10:13 AM

To: gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cc: juridico cobesp . )
Subject: Re: JUZGADO 3CME (24CM) 2019-445 BCO BOGOTA VS. KEVIN DANIEL LOPEZ - LIQUIDACION DEL
CREDITO

Buenos dias,

Allego el memorial anunciado

Cordial Saludo,

Juan Armando Sinisterra M.
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MORINI & SINISTERRA ABOGADOS

Direccidn: Carrera 2a. A Oeste #12-74, Santa Teresita
Telefax: 57 - 2 - 893 4823 - 893 3602

Celular: 57 - 315-3339284

Cali, Colombia

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE MENSAJE VIA INTERNET ES CONFIDENCIAL Y DESTINADA
SOLAMENTE PARA EL USO DE LA PERSONA O ENTIDAD MENCIONADA COMO DESTINATARIA. SI QUIEN
RECIBE ESTE MENSAJE NO ES SU DESTINATARIO, CUALQUIER DIVULGACION, DISTRIBUCION O COPIA DE
LA INFORMACION AQUI CONTENIDA, ESTA PROHIBIDA, SI USTED RECIBE ESTE MENSAJE POR ERROR,
POR FAVOR NOTIFIQUE AL EMISOR DEL MISMO DE INMEDIATO. JUAN ARMANDO SINISTERRA MOLINA
NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL SABOTAJE O PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD QUE
OCURRA COMO RESULTADO DEL USO DE METODOS DE COMUNICACION NO ENCRIPTADOS.

From: Juan Armando Sinisterra M

Sent: Wednesday, September 02, 2020 10:09 AM

To: gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cc: juridico cobesp )
Subject: Re: JUZGADO 4CME (4CM) 2018-273 BCO BOGOTA VS. CARLOS HERNANDO ARTEAGA - LIQUIDACION
DEL CREDITO

Buenos dias,
Allego el memorial anunciado

Cordial Saludo,

Juan Armando Sinisterra M.

MORINI & SINISTERRA ABOGADOS

Direccidn: Carrera 2a. A Oeste #12-74, Santa Teresita
Telefax: 57 - 2 - 893 4823 - 893 3602

Celular: 57 - 315-3339284

Cali, Colombia

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE MENSAJE VIA INTERNET ES CONFIDENCIAL Y DESTINADA
SOLAMENTE PARA EL USO DE LA PERSONA O ENTIDAD MENCIONADA COMO DESTINATARIA. SI QUIEN
RECIBE ESTE MENSAJE NO ES SU DESTINATARIO, CUALQUIER DIVULGACION, DISTRIBUCION O COPIA DE
LA INFORMACION AQUI CONTENIDA, ESTA PROHIBIDA, SI USTED RECIBE ESTE MENSAJE POR ERROR,
POR FAVOR NOTIFIQUE AL EMISOR DEL MISMO DE INMEDIATO. JUAN ARMANDO SINISTERRA MOLINA
NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL SABOTAJE O PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD QUE
OCURRA COMO RESULTADO DEL USO DE METODOS DE COMUNICACION NO ENCRIPTADOS.

From: Juan Armando Sinisterra M

Sent: Wednesday, September 02, 2020 10:06 AM

To: gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cc: juridico cobesp )
Subject: JUZGADO 4CME (7CM) 2018-338 BCO BOGOTA VS. SERVITO TULIO ARCE - LIQUIDACION DEL
CREDITO

Buenos dias,
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Allego el memorial anunciado

Cordial Saludo,

Juan Armando Sinisterra M.

MORINI & SINISTERRA ABOGADOS

Direccidn: Carrera 2a. A Oeste #12-74, Santa Teresita
Telefax: 57 - 2 - 893 4823 - 893 3602

Celular: 57 - 315-3339284

Cali, Colombia

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTE MENSAJE VIA INTERNET ES CONFIDENCIAL Y DESTINADA
SOLAMENTE PARA EL USO DE LA PERSONA O ENTIDAD MENCIONADA COMO DESTINATARIA. SI QUIEN
RECIBE ESTE MENSAJE NO ES SU DESTINATARIO, CUALQUIER DIVULGACION, DISTRIBUCION O COPIA DE
LA INFORMACION AQUI CONTENIDA, ESTA PROHIBIDA, SI USTED RECIBE ESTE MENSAJE POR ERROR,
POR FAVOR NOTIFIQUE AL EMISOR DEL MISMO DE INMEDIATO. JUAN ARMANDO SINISTERRA MOLINA
NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR EL SABOTAJE O PERDIDA DE CONFIDENCIALIDAD QUE
OCURRA COMO RESULTADO DEL USO DE METODOS DE COMUNICACION NO ENCRIPTADOS.
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MORINI & SINISTERRA ABOGADOS ASOCIADOS
Juan Armando Sinisterra Molina
Direccion: Carrera 2% A Oeste No 12-74, Santa Teresita - Cali
Teléfonos - Fax: 8934823 - 8933602
Correo electrénico: juansinisterra@mysabogados.com.co

Senor
JUEZ 3° CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE CALI
E. S. D.

Juzgado origen: 24 Civil Municipal

Proceso: Ejecutivo No 2018-00196
Demandante: BANCO DE BOGOTA

Demandado: FERNANDO VALDERRAMA SANCHEZ
Asunto: Liquidacion del crédito

Memorial:

En mi condicion de apoderado de la parte demandante presento la
liquidacion actualizada del crédito (articulo 521-1 del CPC).

1. Pagaré No 355641824

Capital: $ 73.841.446,00
Intereses de plazo de agosto 25/17 a febrero 23/18 $ 4.716.117,00
Intereses de mora febrero 24 /18 a agosto 31/20 $ 47.855.229,71
Total pagaré: $ 126.412.792,71

2. Pagaré No 94450965-1230

Capital: $ 12.596.234,00
Intereses de mora febrero 24 /18 a agosto 31/20 $ 8.165.523,76
Total pagaré: $ 20.761.757,76

Los intereses moratorios fueron liquidados de la siguiente manera: la tasa
efectiva anual certificada por la Superintendencia Bancaria para los créditos
bancarios corrientes, se multiplico por el 1.5, (art. 111 de la ley 510 de 1999)
v la resultante, convertida a la tasa nominal.

Adjunto las tablas de liquidacion de los intereses de mora.

Sefiora Juez, .

JUANAR SINISTERRA MOLINA

T.P. No 39.



LIQUIDACION DE CREDITO
Cali
Deudor: FERNANDO VALDERRAMA SANCHEZ Deudor:
Obligacion: 355641824
Tasa efectiva anual pactada, a nominal >>>
Tasa nominal mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>> Mdxima
CAPITAL: 73.841.446,00
VIGENCIA Brio. Cte.| Maxima Autorizada TASA LIQUIDACION
DESDE HASTA T. Efectiva pectva_ nominal FINAL DiAS INTERESES
24-feb-18 28-feb-18 21,01% 31,52% 2,31% 2,31% 7 397.864,26
1-mar-18 31-mar-18 20,68% 31,02% 2,28% 2,28% 30 1.681.396,19
1-abr-18 30-abr-18 20,48% 30,72% 2,26% 2,26% 30 1.666.970,48
1-may-18 31-may-18 20,44% 30,66% 2,25% 2,25% 30 1.664.081,70
1-jun-18 30-jun-18 20,28% 30,42% 2,24% 2,24% 30 1.652.514,40
1-jul-18 31-jul-18 20,03% 30,05% 2,21% 2,21% 30 1.634.401,37
1l-ago-18 31l-ago-18 19,94% 29,91% 2,20% 2,20% 30 1.627.868,96
1-sep-18 30-sep-18 19,81% 29,72% 2,19% 2,19% 30 1.618.422,26
1-oct-18 31-oct-18 19,63% 29,45% 2,17% 2,17% 30 1.605.320,70
1-nov-18 30-nov-18 19,49% 29,24% 2,16% 2,16% 30 1.595.113,27
1-dic-18 31-dic-18 19,40% 29,10% 2,15% 2,15% 30 1.588.543,31
1l-ene-19 31-ene-19 19,16% 28,74% 2,13% 2,13% 30 1.570.992,60
1-feb-19 28-feb-19 19,70% 29,55% 2,18% 2,18% 30 1.610.418,73
1-mar-19 31-mar-19 19,37% 29,06% 2,15% 2,15% 30 1.586.351,93
1-abr-19 30-abr-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 1.582.698,07
1-may-19 31-may-19 19,34% 29,01% 2,15% 2,15% 30 1.584.159,85
1-jun-19 30-jun-19 19,30% 28,95% 2,14% 2,14% 30 1.581.235,98
1-jul-19 31-jul-19 19,28% 28,92% 2,14% 2,14% 30 1.579.773,57
1l-ago-19 31l-ago-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 1.582.698,07
1-sep-19 30-sep-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 1.582.698,07
1-oct-19 31-oct-19 19,10% 28,65% 2,12% 2,12% 30 1.566.597,89
1-nov-19 30-nov-19 19,03% 28,55% 2,11% 2,11% 30 1.561.467,17
1-dic-19 30-dic-19 18,91% 28,37% 2,10% 2,10% 30 1.552.662,71
1-ene-20 31-ene-20 18,77% 28,16% 2,09% 2,09% 30 1.542.376,51
1-feb-20 29-feb-20 19,06% 28,59% 2,12% 2,12% 30 1.563.666,52
1-mar-20 31-mar-20 18,95% 28,43% 2,11% 2,11% 30 1.555.598,79
1-abr-20 30-abr-20 18,69% 28,04% 2,08% 2,08% 30 1.536.491,75
1-may-20 31-may-20 18,19% 27,29% 2,03% 2,03% 30 1.499.597,02
1-jun-20 30-jun-20 18,12%)| 27,18% 2,02% 2,02% 30 1.494.415,86
1-jul-20 31-jul-20 18,12% 27,18% 2,02% 2,02% 30 1.494.415,86
1-ago-20 31-ago-20 18,12% 27,18% 2,02% 2,02% 30 1.494.415,86
Total Intereses 907 47.855.229,71
Capital 73.841.446,00
Intereses Moratorios 47.855.229,71
TOTAL: CAPITAL+INTERESES: $121.696.675,71

Sin abonos




LIQUIDACION DE CREDITO
Cali
Deudor: FERNANDO VALDERRAMA SANCHEZ Deudor:
Obligacion: 94450965-1230
Tasa efectiva anual pactada, a nominal >>>
Tasa nominal mensual pactada >>>
Resultado tasa pactada o pedida >>> Mdxima
CAPITAL: 12.596.234,00
VIGENCIA Brio. Cte.| Maxima Autorizada TASA LIQUIDACION
DESDE HASTA T. Efectiva pectva_ nominal FINAL DiAS INTERESES
24-feb-18 28-feb-18 21,01% 31,52% 2,31% 2,31% 7 67.869,63
1-mar-18 31-mar-18 20,68% 31,02% 2,28% 2,28% 30 286.820,76
1-abr-18 30-abr-18 20,48% 30,72% 2,26% 2,26% 30 284.359,96
1-may-18 31-may-18 20,44% 30,66% 2,25% 2,25% 30 283.867,17
1-jun-18 30-jun-18 20,28% 30,42% 2,24% 2,24% 30 281.893,97
1-jul-18 31-jul-18 20,03% 30,05% 2,21% 2,21% 30 278.804,16
1l-ago-18 31l-ago-18 19,94% 29,91% 2,20% 2,20% 30 277.689,83
1-sep-18 30-sep-18 19,81% 29,72% 2,19% 2,19% 30 276.078,36
1-oct-18 31-oct-18 19,63% 29,45% 2,17% 2,17% 30 273.843,43
1-nov-18 30-nov-18 19,49% 29,24% 2,16% 2,16% 30 272.102,20
1-dic-18 31-dic-18 19,40% 29,10% 2,15% 2,15% 30 270.981,47
1l-ene-19 31-ene-19 19,16% 28,74% 2,13% 2,13% 30 267.987,58
1-feb-19 28-feb-19 19,70% 29,55% 2,18% 2,18% 30 274.713,08
1-mar-19 31-mar-19 19,37% 29,06% 2,15% 2,15% 30 270.607,65
1-abr-19 30-abr-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 269.984,36
1-may-19 31-may-19 19,34% 29,01% 2,15% 2,15% 30 270.233,71
1-jun-19 30-jun-19 19,30% 28,95% 2,14% 2,14% 30 269.734,94
1-jul-19 31-jul-19 19,28% 28,92% 2,14% 2,14% 30 269.485,48
1l-ago-19 31l-ago-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 269.984,36
1-sep-19 30-sep-19 19,32% 28,98% 2,14% 2,14% 30 269.984,36
1-oct-19 31-oct-19 19,10% 28,65% 2,12% 2,12% 30 267.237,91
1-nov-19 30-nov-19 19,03% 28,55% 2,11% 2,11% 30 266.362,69
1-dic-19 30-dic-19 18,91% 28,37% 2,10% 2,10% 30 264.860,78
1-ene-20 31-ene-20 18,77% 28,16% 2,09% 2,09% 30 263.106,11
1-feb-20 29-feb-20 19,06% 28,59% 2,12% 2,12% 30 266.737,86
1-mar-20 31-mar-20 18,95% 28,43% 2,11% 2,11% 30 265.361,63
1-abr-20 30-abr-20 18,69% 28,04% 2,08% 2,08% 30 262.102,26
1-may-20 31-may-20 18,19% 27,29% 2,03% 2,03% 30 255.808,57
1-jun-20 30-jun-20 18,12%)| 27,18% 2,02% 2,02% 30 254.924,75
1-jul-20 31-jul-20 18,12% 27,18% 2,02% 2,02% 30 254.924,75
1-ago-20 31-ago-20 18,29% 27,44% 2,04% 2,04% 30 257.070,02
Total Intereses 907 8.165.523,76
Capital 12.596.234,00
Intereses Moratorios 8.165.523,76
TOTAL: CAPITAL+INTERESES: $20.761.757,76

Sin abonos




