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RV: RECUERSO DE REPOSICION CON SUBSIDIO DE APELACION - LUZ MARY LAGOS

juridicoinmobiliariayremates@gmail.com <juridicoinmobiliariayremates@gmail.com>
Lun 20/09/2021 01:45 PM
Para:  Memoriales 03 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj03ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (5 MB)
REPOSICION CON SUBSIDIO Y PRUEBAS.pdf;

 
 
 
De: juridicoinmobiliariayremates@gmail.com <juridicoinmobiliariayremates@gmail.com> 

Enviado el: lunes, 20 de septiembre de 2021 9:56 a. m.

Para: j03ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: RV: RECUERSO DE REPOSICION CON SUBSIDIO DE APELACION - LUZ MARY LAGOS
 
 
 
 
 

De: juridicoinmobiliariayremates@gmail.com <juridicoinmobiliariayremates@gmail.com> 

Enviado el: viernes, 17 de septiembre de 2021 5:14 p. m.

Para: j03ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Asunto: RECUERSO DE REPOSICION CON SUBSIDIO DE APELACION - LUZ MARY LAGOS
 
Señor
JUEZ  TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS
E.S.D.
 
REF:                 PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO
DTE:                JUAN CARLOS OCAMPO 
DDO:               LUZ MARY LAGOS RUBIO
RADICADO:    76001400300220170020800
EMAIL: j03ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co
 
MILTON JAVIER JIMENEZ SUAREZ, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cedula de ciudadanía número
16.933.949 de Cali portador de la tarjeta profesional No. 293.735 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de
apoderado de la parte demandante dentro del proceso de la referencia por medio del presente escrito me permito interponer
recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el auto interlocutorio No. 2326 del 13 de septiembre de 2021 referente
al numeral 7 el cual niega la entrega de los títulos al demandante y para tal efecto manifiesto:
 
PRIMERO. -  Teniendo en cuenta el acuerdo de pago suscrito en acta de audiencia de negociación de deudas del tramite de
insolvencia de persona natural no comerciante de fecha del 18 de septiembre de 2020 expedida por el centro conciliación
Fundación Alianza,   el cual se adjunta en el presente escrito, en la página Nº 4 se puede evidenciar la forma de pago del
demandado de la referencia al sr Ocampo actual cesionario. 
 
SEGUNDO. – En el acuerdo se pactó y se aceptó que la demandada cancelaria el total de $57.324.335 en 57 cuotas iguales y
sucesivas por valor de $1.000.000 y una cuota de $324.335 a partir del mes de Noviembre de 2020, el cual la fecha de pago
queda pactada los 25 de cada mes durante el cumplimiento del acuerdo.
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TERCERO. -   Dando cumplimiento al acuerdo pactado, la parte demandada realiza los pagos mensuales directamente al
juzgado por medio del Banco Agrario, así:
 

 
 
CUARTO. -   Teniendo en cuenta los términos y condiciones del acuerdo de pago mencionado en el numeral primero del
presente escrito, se dejó como salvedad que el deudor puede hacer pagos anticipados, razón por la cual la señora realiza su
ultimo pago el pasado 16/07/2021, como se puede evidenciar en los soportes adjuntos.    
 
Por lo anteriormente expuesto solicito a su  digno cargo se sirva reponer para revocar el auto atacado y en su defecto se
Proceda con el pago  de los títulos judiciales  a la parte actora del presente proceso, por las razones expuestas.  
 
Del señor Juez,
 
Atentamente,

MILTON JAVIER JIMENEZ SUAREZ,
C.C. 16.933.949 de Cali
No. 293735 del C.S. de la J
Juridico@inmobiliariayremates.com.co
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