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RV: 2019-590 - HAROLD MONDRAGON LANDAZURI

Secretaria Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 2/10/2020 11:35 AM
Para:  Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecución Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (95 KB)
2019-590 - HAROLD MONDRAGON LANDAZURI.xls;

De: Juzgado 16 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 29 de sep�embre de 2020 10:52 p. m.
Para: PUERTA Y CASTRO ABOGADOS <puertaycastro@puertaycastro.com>
Cc: Ges�on Documental Oficina Apoyo Ejecución Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Secretaria Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: 2019-590 - HAROLD MONDRAGON LANDAZURI
 
EL PRESENTE ESCRITO SE REDIRECCIONA AL JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION
REPARTO A FIN DE QUE SEA INCORPORADO AL PROCESO 2019-590 REMITIDO A DICHA
DEPENDENCIA EL DIA 12 DE MARZO DE 2020. LIBARDO ANTONIO JARAMILLO ALARCON
SECRETEARIO 

De: ASISENTE DE GERENCIA - PYCA <puertaycastro@puertaycastro.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2020 4:45 p. m.
Para: Juzgado 16 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 2019-590 - HAROLD MONDRAGON LANDAZURI
 
Señor
JUEZ DIECISÉIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI
E.             S.             D.
 
 
REF.:                       PROCESO EJECUTIVO DE BBVA COLOMBIA CONTRA HAROLD MONDRAGON LANDAZURI
                               RADICACIÓN:      2019-590
                               ASUNTO:               LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
 
 
 
DORIS CASTRO VALLEJO, apoderada judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, me permito presentar
liquidación del crédito que ejecu�vamente se cobra en este proceso para su estudio y aprobación.
 
 
Del señor Juez,
 
Atentamente,

9659-704756
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DORIS CASTRO VALLEJO
C. C. No. 31.294.426 de Cali
T. P. No. 24.857 C. S. Judicatura
PUERTA Y CASTRO ABOGADOS S.A.S.
AVENIDA 5C NORTE No. 23DN-04 – OF. 301
EDIFICIO AVENIDA ESTACION - CALI 
PBX: (57) (2) 665 38 08 (EXT.112)
CEL: 314 - 8887070

NOTA: POR FAVOR ENVIAR CONFIRMACIÓN DE LECTURA DEL PRESENTE CORREO
 



Señor
JUEZ DIECISÉIS CIVIL MUNICIPAL DE CALI

E.   S.   D.

REF.: PROCESO: EJECUTIVO CON TÍTULO HIPOTECARIO

DEMANDANTE: BBVA COLOMBIA

DEMANDADO: HAROLD MONDRAGON LANDAZURI

RADICACIÓN: 2049-590

ASUNTO: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO.

CAPITAL EN PESOS AL 22 de mayo de 2020 $ 42.427.366,00

INTERESES DE PLAZO DEL 11 de febrero de 2019 AL 11 de julio de 2019 $ 1.656.236,51

INTERESES DE MORA DEL 12 de julio de 2019 AL 22 de mayo de 2020 $ 5.217.144,99

TOTAL LIQUIDACIÓN EN PESOS $ 49.300.747,50

Del señor Juez, 

Atentamente, 

DORIS CASTRO VALLEJO

C. C. No. 31.294.426 de Cali
T. P. No. 24.857 C. S. Judicatura
icds

AV. 5 C NORTE No. 23DN-04, OF. 301 - Cali - Colombia

PBX: 6653808 - Cel: 314 8887070

puertaycastro@puertaycastro.com

DORIS CASTRO VALLEJO, apoderada judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, conforme a lo ordenado
por su Despacho en la sentencia, me permito presentar liquidación del crédito, para su estudio y aprobación
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