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Re: Delivery Status Notification (Failure)

PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ <paola.grajales22@gmail.com>
Jue 09/06/2022 01:26 PM

Para: Memoriales 05 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj05ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (171 KB)
76001400302920170022200 - Liquidación de credito, requerimiento, aumento de limite, existencia y pago depositos judiciales.
(1).pdf;

Acuse de recibido

Proceso: ejecutivo
Dte: Jame Afanador Plata c.c. 19.221.745
Ddas: Liliana Arias y Otra 
Rad: 76001400302920170022200


Gracias . lo vuelvo a enviar 

Adjunto el memorial . Muchas Gracias 

ATTE. 

Paola Andrea Grajales Vélez
C.C. No. 66.726.358 Tuluá
T.P. No. 127.075 C. S. de la J. 
Cel 3154410933

El jue, 9 jun 2022 a las 12:57, Memoriales 05 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil
Municipal - Valle Del Cauca - Cali (<memorialesj05ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>) escribió:


CORDIAL SALUDO,


EL MENSAJE DE DATOS LLEGO SIN ARCHIVOS ANEXOS O SOLICITUD EN EL CUERPO DEL
MENSAJE 


Cordialmente,


Asistente Administrativo Grado 05



De: PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ <paola.grajales22@gmail.com>

Enviado: jueves, 9 de junio de 2022 11:52 a. m.

Para: Memoriales 05 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj05ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: Delivery Status Notification (Failure)
 
Cordial saludo al Despacho


Debo reenviar este memorial.. me lo bloquea el sistema .. 


solicito Acuse de recibido


Gracias



---------- Forwarded message ---------

De: Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Date: jue, 9 jun 2022 a las 11:44

Subject: Delivery Status Notification (Failure)

To: <paola.grajales22@gmail.com>
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El mensaje se ha bloqueado

Tu mensaje para
memorialesj05ofejecm@cendoj.ramajudicial.gov.co se ha
bloqueado. Consulta más información en los siguientes datos
técnicos.

Esta es la respuesta del servidor remoto:


550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. AS(201806281) [DM3NAM02FT046.eop-
nam02.prod.protection.outlook.com]







---------- Forwarded message ----------

From: PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ <paola.grajales22@gmail.com>

To: memorialesj05ofejecm@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cc: 

Bcc: 

Date: Thu, 9 Jun 2022 11:44:38 -0500

Subject: Rad 2017-0022200 - Ejec Jaime Afanador Plata - Memorial aportando liquidación
actualizada

----- Message truncated -----
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CARRERA 3 Nº 11-32 – OFICINA 306 – EDIFICIO EDMOND ZACCOUR 
CELULAR 315-441-09-33 – E-mail: paola.grajales22@gmail.com 

  CALI - VALLE 
 

PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ 
ABOGADA 

 

Señora. 

DRA. LISSETHE PAOLA RAMÍREZ ROJAS 

JUEZ QUINTO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

E.,   S. D. 

 

PROCESO  : EJECUTIVO SINGULAR (DEMANDA ACUMULADA) 

DEMANDANTE : JAIME AFANADOR PLATA. 

DEMANDADAS : LILIANA ARIAS COLLAZOS Y OTRA 

RADICADO  : 76001400302920170022200 

JUZGADO ORIGEN : JUZGADO VEINTINUEVE CIVIL MUNICIPAL DE CALI 

 

ASUNTO: Respuesta a requerimiento, liquidación de crédito y requerimiento al pagador. 

 

PAOLA ANDREA GRAJALEZ VELEZ, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cedula de 

ciudadanía No. 66.726.358, portadora de la tarjeta profesional No. 127.075 del Consejo Superior 

de la Judicatura, en mi calidad de apoderado del demandante, por medio del presente escrito me 

permito precisar y solicitar lo siguiente:  

1. Al requerimiento contemplado en el No. 3 del auto No. 5732 de fecha 04 de abril de 

2022, me permito indicarle al despacho que con el ultimo pago ordenado en el auto No. 

1918 de fecha 26 de mayo de 2021 no se alcanza a pagar la totalidad de la obligación del 

proceso de la referencia, por lo cual en el numeral siguiente me permitiré realizar la 

liquidación requerida para establecer el saldo pendiente. 

 

2. Proceso a realizar la liquidación requerida en el No. 2 del auto No. 5732 de fecha 04 de 

abril de 2022 de la siguiente manera:  

Liquidación del crédito desde 01 de marzo de 2021 hasta el 15 de junio de 2021 conforme al 

artículo 446 del Código General del Proceso: 

CAPITAL RESOLUCION FECHA VIGENCIA 
TASA 

INT 

TASA 

INT 
DIAS 

% INT 

MORA 
INTERESES 

 
SUPERF RESOL DESDE HASTA 

BANC 

CTE 
MORA LIQUIDADOS PERIODO DE MORA 

 $5.179.202,00  161  26-Feb-21 01-Mar-21 31-Mar-21 17,41% 26,12% 31 1,9902%  $103.074  

 $5.179.202,00  305  31-Mar-21 01-Apr-21 30-Apr-21 17,31% 25,97% 30 1,9154%  $99.201  

 $5.179.202,00  407  30-Apr-21 01-May-21 31-May-21 17,22% 25,83% 31 1,9706%  $102.059  

 $5.179.202,00  509  28-May-21 01-Jun-21 15-Jun-21 17,21% 25,82% 15 0,9482%  $49.109  

       INTERES DE MORA  $353.445  
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CARRERA 3 Nº 11-32 – OFICINA 306 – EDIFICIO EDMOND ZACCOUR 
CELULAR 315-441-09-33 – E-mail: paola.grajales22@gmail.com 

  CALI - VALLE 
 

PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ 
ABOGADA 

CONCEPTO  VALOR  

Capital  $ 5.179.202,00 

Intereses pendientes aprobados por el despacho $ 1.788.110,00 

Intereses de mora liquidados desde 01/3/2021 a 15/06/2021 $ 353.445,00 

Abono Depósitos judiciales cobrados el 15 de junio de 2015. $ 6.311.870,00 

 TOTAL DE OBLIGACION AL 15 DE JUNIO DE 2021  $ 1.008.887,00 

 

Liquidación del crédito desde 16 de junio de 2021 hasta el 13 de junio de 2022 conforme al 

artículo 446 del Código General del Proceso: 

CAPITAL RESOLUCION FECHA VIGENCIA TASA INT TASA INT DIAS 
% INT 

MORA 
INTERESES 

  SUPERF RESOL DESDE HASTA BANC CTE MORA LIQUIDADOS PERIODO DE MORA 

 $  1.008.887,00  509  28-may-21 16-jun-21 30-jun-21 17,21% 25,82% 15 0,9482%  $          9.566  

 $  1.008.887,00  622  30-jun-21 01-jul-21 31-jul-21 17,18% 25,77% 31 1,9664%  $        19.839  

 $  1.008.887,00  804  30-jul-21 01-ago-21 31-ago-21 17,24% 25,86% 31 1,9726%  $        19.902  

 $  1.008.887,00  931  30-ago-21 01-sep-21 30-sep-21 17,19% 25,79% 30 1,9034%  $        19.203  

 $  1.008.887,00  1095  30-sep-21 01-oct-21 31-oct-21 17,08% 25,62% 31 1,9561%  $        19.735  

 $  1.008.887,00  1259  29-oct-21 01-nov-21 30-nov-21 17,27% 25,91% 30 1,9114%  $        19.284  

 $  1.008.887,00  1405  30-nov-21 01-dic-21 31-dic-21 17,46% 26,19% 31 1,9953%  $        20.130  

 $  1.008.887,00  1597  30-dic-22 01-ene-22 31-ene-22 17,66% 26,49% 31 2,0159%  $        20.338  

 $  1.008.887,00  143  28-ene-22 01-feb-22 28-feb-22 18,30% 27,45% 28 1,8781%  $        18.948  

 $  1.008.887,00  256  25-feb-22 01-mar-22 31-mar-22 18,47% 27,71% 31 2,0987%  $        21.174  

 $  1.008.887,00  382  31-mar-22 01-abr-22 30-abr-22 19,05% 28,58% 30 2,0873%  $        21.059  

 $  1.008.887,00  498  29-abr-22 01-may-22 31-may-22 19,71% 29,57% 31 2,2242%  $        22.440  

 $  1.008.887,00  617  31-may-22 01-jun-22 13-jun-22 20,40% 30,60% 13 0,9554%  $          9.639  

       INTERES DE MORA  $      241.256  

 

CONCEPTO  VALOR  

Capital  $ 1.008.887,00 

Intereses de mora liquidados desde 16/6/2021 a 13/06/2022 $ 241.256,00 

 TOTAL DE OBLIGACION AL 13 DE JUNIO DE 2022  $ 1.250.143,00 

 

El saldo de la obligación total a la fecha asciende a la suma de $ 1.250.143,00 discriminado en la 

tabla anterior, asimismo debe sumarse a este valor las costas y agencias liquidadas y probadas por 

el despacho que obra en el expediente. 

 

mailto:paola.grajales22@gmail.com


 
 

CARRERA 3 Nº 11-32 – OFICINA 306 – EDIFICIO EDMOND ZACCOUR 
CELULAR 315-441-09-33 – E-mail: paola.grajales22@gmail.com 

  CALI - VALLE 
 

PAOLA ANDREA GRAJALES VELEZ 
ABOGADA 

 

3. Le solicito al Despacho se sirva glosar al expediente la constancia de los depósitos judiciales 

existente cobrados y pendiente por cobrar que reposan hasta la fecha en la cuenta de este 

juzgado y del origen hasta la fecha del proceso de la referencia. 

 

4. Glosando la constancia de los títulos que existen en la cuenta de este despacho solicito se 

sirva autorizar la entrega y el pago de los Depósitos Judiciales que se encuentren a mi favor 

dentro del proceso de la referencia. 

 

5. Solicito el Aumentar el límite del embargo de salario, teniendo en cuenta que la obligación 

de la demanda acumulada aún no se ha cubierto en su totalidad, por lo cual el límite 

reportado en la empresa EMCALI no cubre la totalidad de la obligación, asimismo se 

solicita que se elabore el oficio con un límite de embargo que garantice la obligación 

contenida en la demanda acumulada y que se notifique al pagador de la empresa EMCALI.  

 

6. De la misma manera que el numeral anterior solicito que en el mismo oficio se le requiera 

a la empresa EMCALI para que informe la razón por la cual no ha seguido haciendo los 

descuentos y consignando al juzgado de la referencia, en el caso en que no existan 

depósitos judiciales, se le ordene a la empresa EMCALI que en caso de haber suspendido 

el oficio de embargo vuelva a reanudar la medida y siga consignando de ipso facto 

teniendo en cuenta que el juzgado no ha ordenado el levantamiento de la medida de 

embargo. Advirtiendo que el no acatamiento a la orden judicial acarrear la sanción de ley.  

 

 

 

Del señor Juez, Atentamente, 

 

 

 

 

PAOLA ANDREA GRAJALES VÉLEZ. 

C.C. No. 66.726.358 Tulua (V). 

T.P. No. 127.075 del C.S de la J.                
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