2/9/22, 10:51 Correo: Memoriales 05 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

9677-22090202
RE: 202100785 // APORTO LIQUIDACION DE CREDITO // 16636614

walter.diaz162@aecsa.co <walter.diaz162@aecsa.co>

Vie 02/09/2022 08:05 AM

Para: Memoriales 05 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj05ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Juzgado 15 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Remito nuevamente en horario laboral

De: walter.diaz162 @aecsa.co <walter.diaz162 @aecsa.co>

Enviado el: jueves, 1 de septiembre de 2022 5:59 p. m.

Para: 'Memoriales 05 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali'
<memorialesj05ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: 'Juzgado 15 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali' <j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: 202100785 // APORTO LIQUIDACION DE CREDITO // 16636614

Cordial Saludo,
Muy respetuosamente, me permito aportar nuevamente el memorial radicado el 03/08/2022 en el

juzgado 015 Civil Municipal de Cali - Valle, en la misma linea temporal del mensaje para que se conserve
la trazabilidad de estos.

Solicito amablemente se confirme el recibo de este memorial

De: Memoriales 05 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj05ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado el: miércoles, 31 de agosto de 2022 4:39 p. m.

Para: walter.diaz162@aecsa.co

CC: Juzgado 15 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: 202100785 // APORTO LIQUIDACION DE CREDITO // 16636614

Cordial Saludo,

SENOR (A) USUARIO (A) DANDO RESPUESTA AL CORREO ALLEGADO, ME PERMITO INFORMARLE QUE
LLEGO SIN ARCHIVO ADJUNTO.

Se solicita que envié nuevamente el correo con el archivo mencionado, para poder radicar su solicitud.
Cordialmente,

Asistente Administrativo Grado 05

De: Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 31 de agosto de 2022 03:48 p. m.

Para: Memoriales 05 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj05ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: 202100785 // APORTO LIQUIDACION DE CREDITO // 16636614

PSC

De: Juzgado 15 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 3 de agosto de 2022 2:25 p. m.

Para: walter.diaz162 @aecsa.co <walter.diaz162 @aecsa.co>; Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: 202100785 // APORTO LIQUIDACION DE CREDITO // 16636614

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

JUZGADCO QUINCE CIViIL MIUINTCTPAL
DE ORALIDAD DE SANTIAGO DE CALI

Atentamente,
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De: walter.diaz162 @aecsa.co <walter.diaz162 @aecsa.co>

Enviado: miércoles, 3 de agosto de 2022 11:31

Para: Juzgado 15 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j15cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 202100785 // APORTO LIQUIDACION DE CREDITO // 16636614

Buen diaq,

Solicito amablemente enviar acuse de recibido a este correo, Gracias

SENOR
JUEZ QUINCE (015) CIVIL MUNICIPAL DE CALI - V. DEL CAUCA
E. S. D.

REFERENCIA: : PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE : SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A. NIT 900189642-5
DEMANDADO : FRANK HOOVER POSADA LOPEZ C.C 16636614
RADICADO : 76001400301520210078500

ASUNTO: Aporto Liguidacién Del Crédito Y Direccidén De Notificacidn Parte Actora

Por medio del presente y de conformidad con la ley 2213 de 13 de junio 2022 emifida por el Gobierno
Nacional, mediante el cual se adopta y establece la vigencia permanente las normas contenidas en el
decreto 806 de 2020 y, me permito el memorial del asunto para que sea archivado dentro del expediente
y se le dé el trdmite correspondiente.

De igual manera me permito manifestar que este correo es Unicamente para dar envié a los memoriales,
por lo tanto para efectos de recibir notificaciones solicito respetuosamente se remita al siguiente correo:
miguel.esquivel613@aecsa.co o walter.diaz162@aecsa.co.

Agradezco su respuesta y su amable colaboracién.

Del Senor Juez, respetuosamente.
S 00

CAROLINA ABELLO OTALORA

C.C.: 22.461.911 de Barranquilla

T.P. 129.978 del C.S. de la Judicatura
CARPETA: 4074

Cordialmente,

WALTER STEVEN DIAZ GOMEZ
SUSTANCIADOR

Pbx. + 571 7420719

Av. Las Americas No. 46-41
BOGOTA

]

CONFIDENCIAL

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene informacion confidencial y se
encuentra protegiado por la ley. Solo puede
ser utilizada por la persona o compaA+ia a la
cual esta dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje,
favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retencion, difusion, distribucion, copia o
toma cualquier accion basado en ella, se

encuentra estrictamente prohibido

ste mensaje ha sido analizado por

MailScanner AECSA en busca de virus
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y otros contenidos peligrosos y se considera

un mail seguro.

Cordialmente,

WALTER STEVEN DIAZ GOMEZ
SUSTANCIADOR

Pbx. + 571 7420719

Av. Las Americas No. 46-41
BOGOTA

CONFIDENCIAL

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene informacion confidencial y se
encuentra protegiado por la ley. Sélo puede
ser utilizada por la persona o compaAzia a la
cual esta dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje,
favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retencion, difusion, distribucion, copia o
toma cualquier accion basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.

Este mensaje ha sido analizado por
MailScanner AECSA en busca de virus

y otros contenidos peligrosos y se considera
un mail seguro.
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SENOR
JUEZ QUINCE (015) CIVIL MUNICIPAL DE CALI - V. DEL CAUCA
j15cmcdali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.
REFERENCIA: : PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE : SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA S.A. NIT 200189642-5
DEMANDADO : FRANK HOOVER POSADA LOPEZ C.C 16636614
RADICADO : 76001400301520210078500

ASUNTO: Aporto Liguidacion Del Crédito Y Direccidn De Notificacion Parte Actora

CAROLINA ABELLO OTALORA, Abogada en ejercicio, mayor de edad, domiciliada
y residente en la ciudad de Bogotd, identificada civil y profesionalmente como
aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderada judicial de la
enfidad demandante dentro del proceso de la referencia, acudo a su despacho
respetuosamente con el fin de aportar la liquidacion del crédito de conformidad
con lo preceptuado en el articulo 446 del Cédigo general Del Proceso.

e Me permito aportar a su despacho la liquidacion del Crédito con fecha de
corte el 03 de agosto de 2022 con respecto a la obligacion contenida en el
pagaré No. 198624 por un valor total de VEINTION MILLONES SEISCIENTOS
ONCE MIL PESOS CON QUINIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y TRES
CENTAVOS ($21.611.507,33) M/CTE.

FECHA FINAL DE
LIQUIDACION: 03/08/2022

SALDO INTERES DE MORA: | $4.801.161.09
SALDO INTERES DE PLAZO: |  $5.934.961,79

SALDO CAPITAL:| $10.875.384,45
GRAN TOTAL:| $21.611.507,33

Del mismo modo me permito aclararle que el valor que se relaciona en la
tabla de liguidacion anexo se discrimina el capital acelerado, intereses de
plazo e intereses moratorios teniendo en cuenta la tasa de interés ordenada
por su despacho en el mandamiento de pago; asi como los abonos
realizados por el demandado, la fecha de estos y como se aplican a la
liguidacion del crédito.

NOTIFICACIONES

Me permito denunciar al despacho como direcciones de notificacion de esta
apoderada judicial para requerimientos, notificaciones, remision de autos,
radicacion de memoriales y oficios de conformidad con el Art 3 de la Ley. 2213 de
2022, El Numeral 5 del Art 78 y el Art 103 del C.G. del P., las siguientes direcciones
electrénicas miguel.esquivelé13@aecsa.co y walter.diaz162@aecsa.co.

ANEXOS

e Anexo el cuadro de liguidacidn correspondiente.
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Del Senor Juez,

Cordialmente,

CAROLINA ABELLO OTALORA
C.C. No. 22.461.911 de Barranquilla
T.P. No. 129.978 del C.S. de la J.

Elabora: Walter Diaz C 4074



015 CIVIL MUNICIPAL DE CALI - V. DEL

JUZGADO: CAUCA FECHA: 3/08/2022 CAPITAL ACELERADO TOTAL ABONOS: S - TASA INTERES DE MORA: MAXIMA LEGAL
S 10.875.384,45 b CAPITAL SALDO INTERES DE MORA: S 4.801.161,09

PROCESO: 2021 - 00785 SALDO INTERES DE PLAZO: $ 5.934.961,79

DEMANDANTE: BAYPORT COLOMBIA.S.A. INTERESES DE PLAZO S - S - SALDO CAPITAL: S 10.875.384,45

DEMANDADO: FRANK HOOVER POSADA LOPEZ 16636614 S 5.934.961,79 TOTAL: $ 21.611.507,33
1 1 DETALLE DE LIQUIDACION

DESDE HASTA CAPITAL BASE LIQ. INTERES INTERES INTERES SUBTOTAL ABONOS SALDO CAPITAL CUOTA TOTAL P.CAPITAL SALDO IMPUTABLE

1 DIAS MORATORIO E.A.|MORATORIO E.M.| MORATORIO E.D. A CAPITAL
1(7/10/2020 8/10/2020( 1 |S  10.875.384,45 27,14% 2,02% 0,067% S 10.882.640,71 | $ - S 10.875.384,45|$  10.882.640,71 S - $ -
1[9/10/2020 31/10/2020( 23 |$  10.875.384,45 27,14% 2,02% 0,067% S 11.042.278,44 | $ = S 10.875.384,45|$  11.049.534,70 S - $ -
1[1/11/2020 30/11/2020| 30 S  10.875.384,45 26,76% 2,00% 0,066% $  11.090.357,69 | $ - S 10.875.384,45|$  11.264.507,94 S - $ -
1[1/12/2020 31/12/2020( 31 |$  10.875.384,45 26,19% 1,96% 0,065% $  11.093.300,10 | $ = S 10.875.384,45|$  11.482.423,59 S - $ -
1[1/01/2021 31/01/2021| 31 [$  10.875.384,45 25,78% 1,93% 0,064% $  11.090.250,47 | $ - S 10.875384,45|$  11.697.289,60 S - $ -
1|1/02/2021 28/02/2021| 28 S  10.875.384,45 26,31% 1,97% 0,065% $  11.073.016,00 | $ = S 10.875.384,45|$  11.894.921,15 S - $ -
1[1/03/2021 31/03/2021| 31 S  10.875.384,45 26,12% 1,95% 0,064% $  11.092.780,13 | $ - S 10.875384,45|$  12.112.316,84 S - $ -
1|1/04/2021 30/04/2021| 30 |$  10.875.384,45 25,97% 1,94% 0,064% S 11.084.688,15 | $ = S 10.875.384,45|$  12.321.620,54 S - $ -
1[1/05/2021 31/05/2021| 31 [$  10.875.384,45 25,83% 1,93% 0,064% $  11.090.622,90 | $ - S 10.875384,45|$  12.536.858,99 S - $ -
1|1/06/2021 30/06/2021| 30 |$  10.875.384,45 25,82% 1,93% 0,064% S 11.083.607,65 | $ = S 10.875.384,45|$  12.745.082,19 S - $ -
1[1/07/2021 31/07/2021| 31 S  10.875.384,45 25,77% 1,93% 0,064% $  11.090.175,96 | $ - S 10.875.384,45|$  12.959.873,70 S - $ -
1|1/08/2021 31/08/2021| 31 |$  10.875.384,45 25,86% 1,94% 0,064% S 11.090.846,29 | $ = S 10.875.384,45|$  13.175.335,55 S - $ -
1[1/09/2021 30/09/2021| 30 S  10.875.384,45 25,79% 1,93% 0,064% $  11.083.391,40 | $ - S 10.875.384,45|$  13.383.342,50 S - $ -
1[1/10/2021 31/10/2021| 31 |$  10.875.384,45 25,62% 1,92% 0,063% $  11.089.057,67 | $ = S 10.875.384,45|$  13.597.015,72 S - $ -
1[1/11/2021 30/11/2021| 30 S  10.875.384,45 25,91% 1,94% 0,064% S  11.084.256,11 | $ - S 10.875.384,45|$  13.805.887,38 S - $ -
1[1/12/2021 31/12/2021( 31 |$  10.875.384,45 26,19% 1,96% 0,065% $  11.093.300,10 | $ = S 10.875.384,45|$  14.023.803,03 S - $ -
1[1/01/2022 31/01/2022| 31 S  10.875.384,45 26,49% 1,98% 0,065% $  11.095.525,29 | $ - S 10.875.384,45 S 14.243.943,87 S - $ -
1[1/02/2022 28/02/2022| 28 S  10.875.384,45 27,45% 2,04% 0,067% $  11.080.621,05 | $ = S 10.875.384,45 | S  14.449.180,47 S - $ -
1[1/03/2022 31/03/2022| 31 [$  10.875.384,45 27,71% 2,06% 0,068% S  11.104.520,49 | $ - S 10.875384,45|$  14.678.316,50 S - $ -
1|1/04/2022 30/04/2022 30 |$  10.875.384,45 28,58% 2,12% 0,070% $  11.103.286,18 | $ = S 10.875.384,45|$  14.906.218,23 S - $ -
1[1/05/2022 31/05/2022| 31 S  10.875.384,45 29,57% 2,18% 0,072% $  11.118.070,88 | $ - S 10.875.384,45|$  15.148.904,66 S - $ -
1[1/06/2022 30/06/2022 30 | S  10.875.384,45 30,60% 2,25% 0,074% S 1111742342 | $ = S 10.875.384,45|$  15.390.943,64 S - $ -
1[1/07/2022 31/07/2022| 31 [$  10.875.384,45 31,92% 2,34% 0,077% $  11.134916,30 | $ - S 10.875.384,45|$  15.650.475,48 S - $ -
1[1/08/2022 3/08/2022( 3 | S  10.875.384,45 33,32% 2,43% 0,080% S 10.901.454,51 | $ = S 10.875.384,45|$  15.676.545,54 S - $ -
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