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RV: SOLICITUD APORTANDO LIQUIDACION DEL CREDITO_BANCOLOMBIA VS Gestion Eventos Y Btl Sas2021-766.-00_900861517

Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 31/01/2022 17:00
Para:  Memoriales 06 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesj06ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; notificaciones prometeo <notificacionesprometeo@aecsa.co>

En respuesta a la solicitud realizada y revisando la base de datos, se le informa que el proceso bajo radicación 001-2021-00766  le fue asignado al Juzgado 06 Civil municipal de Ejecución de
Sentencias de Cali.

Se le informa que para radicar memoriales fue habilitado el correo electrónico:
   
memorialesj06ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Cordialmente,

 
Ana Milena Córdoba
Asistente Administrativa - Área Reparto


De: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j01cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 24 de enero de 2022 6:37 p. m.

Para: Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: notificacionesprometeo@aecsa.c <notificacionesprometeo@aecsa.c>

Asunto: RV: SOLICITUD APORTANDO LIQUIDACION DEL CREDITO_BANCOLOMBIA VS Gestion Eventos Y Btl Sas2021-766.-00_900861517
 
Se remite memorial a la oficina de ejecución por competencia, la Rad. 2021-766, fue enviada a dicha área desde el pasado 10 DE DICIEMBRE DE 2021, se anexa archivo PDF del recibido 

Cordial saludo,

La presente notificación se surte mediante este mensaje electrónico con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la administración de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 103 del C.G.P. – Uso de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones -, el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991, Art. 5º del Decreto 306 de 1992 y Decreto 806 de 2020.
 
Se le advierte que se presume la recepción del presente mensaje, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 20, 21 y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, -Por medio de la cual se define y reglamenta el
acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones-.
 
Favor acusar recibo.
 
Atentamente,

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Correo electrónico: J01cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Celular  318 4012265

Horario de atención

Lunes a Viernes de 8.00 a.m a 12:00 p.m   /  1:00 p.m a 5:00 p.m 

Los mensajes allegados por  fuera de dicha jornada se entenderán radicados al día y hora hábil siguiente.  

Sitio web: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-municipal-de-cali/home 

Estados electrónicos  https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-municipal-de-cali/110
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Información general DIRECCIÓN SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL CALI: 

https://www.ramajudicial.gov.co/web/direccion-seccional-de-administracion-judicial-de-cali/230

Se advierte que es su deber colaborar con la Administración de Justicia y en consecuencia las respuestas o requerimientos de este Despacho deberán ser suministrados sin dilación alguna, so pena de incurrir en desacato de decisión judicial y en mala conducta
por obstrucción a la justicia. El incumplimiento de lo solicitado le puede acarrear las correspondientes sanciones conforme a lo dispuesto en el C.P.P. y en el C.U.D. [Art. 35 No. 7 y Art. 154 No. 3 – y C.P.C. – Art. 39 No. 1 y 5. 


De: notificacionesprometeo@aecsa.co <notificacionesprometeo@aecsa.co>

Enviado: lunes, 24 de enero de 2022 3:09 p. m.

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j01cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: SOLICITUD APORTANDO LIQUIDACION DEL CREDITO_BANCOLOMBIA VS Gestion Eventos Y Btl Sas2021-766.-00_900861517
 
 
 
Cordial Saludo;
 
SEÑOR:
JUZGADO (1) CIVIL MUNICIPAL DE CALI, VALLE DEL CAUCA
E.                                             S.                                   D. 
 
 
DEMANDANTE:     BANCOLOMBIA S.A
DEMANDADO:       GESTION EVENTOS Y BTL S.AS Y OTRO

RADICADO:       2021-766.-00


REFERENCIA:        EJECUTIVO SINGULAR
 
 
ASUNTO:  APORTO LIQUIDACIÓN DEL CREDITO 
 
 
ENGIE YANINE MITCHELL DE LA CRUZ, mayor de edad, , identificada con la cedula de ciudadanía No. 1.018.461.980 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio
portadora de la T.P. No. 281.727 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en condición de a apoderado judicial de BANCOLOMBIA S.A. por medio del
presente escrito me permito aportar respetuosamente al, Despacho liquidación de crédito por la porción que corresponde a BANCOLOMBIA S.A expedida por
dicha entidad.
 
 
Cordialmente;
 
 
ENGIE YANINE MITCHELL DE LA CRUZ
Apoderado Demandante
 
 

-- 
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ELABORADO POR: Rodolfo Suarez Moratto 

FECHA DE ELABORACIÓN: 24/07/2021 

   

SEÑOR:  

JUZGADO (1) CIVIL MUNICIPAL DE CALI, VALLE DEL CAUCA 

E.                              S.                              D.   
 
  

DEMANDANTE:     BANCOLOMBIA S.A  
DEMANDADO:       GESTION EVENTOS Y BTL S.AS Y OTRO 

RADICADO:            2021-766.-00 

REFERENCIA:        EJECUTIVO SINGULAR 

 

 

ASUNTO:  APORTO LIQUIDACIÓN DEL CREDITO   
  

 
ENGIE YANINE MITCHELL DE LA CRUZ, mayor de edad, , identificada con la cedula de 
ciudadanía No. 1.018.461.980 de Bogotá D.C., abogada en ejercicio portadora de la T.P. No. 
281.727 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en condición de a apoderado judicial 
de BANCOLOMBIA S.A. por medio del presente escrito me permito aportar respetuosamente 
al, Despacho liquidación de crédito por la porción que corresponde a BANCOLOMBIA S.A 
expedida por dicha entidad.  
 
Es importante resaltar que la obligación aquí ejecutada cuenta con respaldo del FONDO 
NACIONAL DE GARANTÍAS que si bien es cierto a la fecha no hace parte del proceso, allego 
estado de cuenta de la misma. 
 
No siendo otro el motivo del presente me suscribo de usted, agradeciendo la atención prestada 
y trámite que se le dé a este asunto 
 
 
 
Atentamente 
 
 

 

 

 
ENGIE YANINE MITCHELL DE LA CRUZ 
C.C. No. 1.018.461.980 DE BOGOTÁ D.C 
T.P. No. 281.727 del Consejo Superior de la Judicatura. 
 
 



ESTADO DE CUENTA

SUBDIRECCION DE CARTERA

Número de crédito FNG     :     1000000123250

Identificación              :     NIT 9008615174

Nombre                      :     GESTION EVENTOS Y BTL SAS

Intermediario              :     8909039388 BANCOLOMBIA

Fondo                         :     FG CONFE

Oficina                        :     CALI

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado  : 24.566.251 Fecha desembolso       : 03.12.2021

Tasa corrientes          :

DATOS LIQUIDACION

Fecha liquidación       : 29.01.2022

Fecha último pago     : 03.12.2021 Tasa de mora               : 18,00

Saldo Capital             : 24.566.251 Cuotas en mora            : 001

INFORMACION PARA PAGO TOTAL

Saldo capital          24.566.251

Intereses corrientes                   0

Intereses de mora x extemporaneidad             690.547

Intereses de mora diferidos                   0

Honorarios                   0

Gastos judiciales                   0

Seguro de vida                   0

Seguro AMIT                   0

Seguro de vehículo                   0

Total a pagar          25.256.798

DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenio: 53821 Referencia 9008615174

LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE

ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A VERIFICACIÓN Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS

  Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Página WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co

  NIT. 860402272-2 CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA BOGOTA

  Fecha de Impresión: 19.01.2022

  Página 1 de 1



Medellin, enero 19 de 2022

Producto Crédito

Pagaré 8,100,086,612

Ciudad

Titular  GESTION EVENTOS Y BTL SAS  

Cédula o Nit. 900,861,517

Crédito 8100086612

Mora desde

Tasa máxima Actual 23.49%

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda

Intereses por Mora

Seguros

Total demanda

#N/D

#N/D

Capital

Interes Corriente 

Intereses por Mora

Seguros en Demanda

Total Demanda

Capital

Interes Corriente 

DUVAN STIVEN ALVAREZ ORREGO

Centro Preparación de Demandas

1,145,791.03

10,672,385.08

0.00

36,384,427.11

49,132,502.00

1,145,791.03

0.00

0.00

50,278,293.03

24,566,251.00

#N/D #N/D

#N/D

#N/D Cuotas en mora a Dic. 31 de 1999 : 5

#N/D

Valor en pesos Valor en UVR

#¡VALOR!

#N/D #N/D

Saldo de la obligación a  ene 19 de 2022

Valor en pesos

Valor en pesos

octubre 9 de 2020

Liquidación de la Obligación a   oct 10 de 2020



Concepto

Fecha de 

pago o 

proyección

T. Int. 

Remuneratorio 

y/o T. Int. Mora

Días 

Liq.
Capital Pesos

Interés 

remuneratorio 

Pesos

Interés de mora 

Pesos

Valor abono a 

capital pesos

Valor abono a 

interés 

remuneratorio 

pesos

Valor abono a 

interés de 

mora pesos

Valor abono a 

seguro pesos

Total abonado 

pesos

Saldo capital 

pesos después 

del pago

Saldo interés 

remuneratorio 

en pesos 

después del 

pago

Saldo interés de 

mora en pesos 

después del 

pago

Saldo total en 

pesos después 

del pago

Saldo Inicial oct/10/2020 49,132,502.00 1,145,791.03 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 0.00 50,278,293.03

Saldos para Demanda oct-10-2020 0.00% 0 49,132,502.00 1,145,791.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 0.00 50,278,293.03

Cierre de Mes oct-31-2020 24.00% 21 49,132,502.00 1,145,791.03 611,948.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 611,948.46 50,890,241.49

Cierre de Mes nov-30-2020 23.70% 30 49,132,502.00 1,145,791.03 1,478,547.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 1,478,547.34 51,756,840.37

Cierre de Mes dic-31-2020 23.25% 31 49,132,502.00 1,145,791.03 2,358,776.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 2,358,776.34 52,637,069.37

Cierre de Mes ene-31-2021 23.09% 31 49,132,502.00 1,145,791.03 3,233,257.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 3,233,257.30 53,511,550.33

Cierre de Mes feb-28-2021 23.35% 28 49,132,502.00 1,145,791.03 4,030,573.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 4,030,573.01 54,308,866.04

Cierre de Mes mar-31-2021 23.20% 31 49,132,502.00 1,145,791.03 4,908,887.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 4,908,887.85 55,187,180.88

Cierre de Mes abr-30-2021 23.08% 30 49,132,502.00 1,145,791.03 5,754,653.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 5,754,653.15 56,032,946.18

Cierre de Mes may-31-2021 22.97% 31 49,132,502.00 1,145,791.03 6,625,018.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 6,625,018.14 56,903,311.17

Cierre de Mes jun-30-2021 22.96% 30 49,132,502.00 1,145,791.03 7,466,801.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 7,466,801.95 57,745,094.98

Cierre de Mes jul-31-2021 22.92% 31 49,132,502.00 1,145,791.03 8,335,518.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 8,335,518.16 58,613,811.19

Cierre de Mes ago-31-2021 22.99% 31 49,132,502.00 1,145,791.03 9,206,707.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 9,206,707.03 59,485,000.06

Cierre de Mes sep-30-2021 22.94% 30 49,132,502.00 1,145,791.03 10,047,693.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 10,047,693.55 60,325,986.58

Abono oct-11-2021 22.80% 11 49,132,502.00 1,145,791.03 10,352,758.06 0.00 0.00 1,987,901.00 0.00 1,987,901.00 49,132,502.00 1,145,791.03 8,364,857.06 58,643,150.09

Cierre de Mes oct-31-2021 22.80% 20 49,132,502.00 1,145,791.03 8,920,928.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 8,920,928.15 59,199,221.18

Cierre de Mes nov-30-2021 23.03% 30 49,132,502.00 1,145,791.03 9,765,101.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,132,502.00 1,145,791.03 9,765,101.84 60,043,394.87

Abono dic-14-2021 23.25% 14 49,132,502.00 1,145,791.03 10,160,689.72 24,566,251.00 0.00 0.00 0.00 24,566,251.00 24,566,251.00 1,145,791.03 10,160,689.72 35,872,731.75

Cierre de Mes dic-31-2021 23.25% 17 24,566,251.00 1,145,791.03 10,401,074.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,566,251.00 1,145,791.03 10,401,074.83 36,113,116.86

Saldos para Demanda ene-19-2022 23.49% 19 24,566,251.00 1,145,791.03 10,672,385.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,566,251.00 1,145,791.03 10,672,385.08 36,384,427.11

 GESTION EVENTOS Y BTL SAS  

Centro Preparación de Demandas




