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RV: Solicitud de copias del proceso que se lleva en contra del señor REINERO CUERO CASTILLO CC. 12901339

Secretaria Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 5/02/2021 7:54 AM
Para:  Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecución Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (405 KB)
DOCTOR JUEZ SEXTO CIVIL MPAL DE EJECUCION.pdf;

De: Juzgado 06 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j06ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: jueves, 4 de febrero de 2021 3:36 p. m. 
Para: Secretaria Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali <seofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Fwd: Solicitud de copias del proceso que se lleva en contra del señor REINERO CUERO CASTILLO CC. 12901339
 

Obtener Outlook para Android

From: andres gonzalez romero <nagor1994@gmail.com> 
Sent: Thursday, February 4, 2021 3:33:58 PM 
To: Ges�on Documental Oficina Apoyo Ejecución Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado
06 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j06ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Subject: Re: Solicitud de copias del proceso que se lleva en contra del señor REINERO CUERO CASTILLO CC. 12901339
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Cordial saludo,  
Juez JOSÉ RICARDO TORRES CALDERÓN  

De manera atenta y respetuosa le solicito se me envíen las respuestas de los autos por este medio, como medio de notificación,
muchas gracias de antemano feliz día.  
* Copias del expediente y los demas documentos. Gracias.  

El vie, 18 dic 2020 a las 13:24, andres gonzalez romero (<nagor1994@gmail.com>) escribió: 
Cordial saludo. Tenga su honorable despacho buenas tardes. 

Doctor
JOSE RICARDO TORRES CALDERON.
JUEZ SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI.

mailto:nagor1994@gmail.com
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Nº de Proceso:               RAD. 760012041616 por COOPERATIVA JOYSMACOOL.
 
 

 
--  
NAGOR

--  
NAGOR
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el
destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier
copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias
legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le
corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser
que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que
puede guardarlo como un archivo digital.



DOCTOR  

JOSÉ RICARDO TORRES CALDERÓN 
JUEZ  SEXTO CIVIL DE EJECUCION MUNICIPAL DE CALI.  

 
E.     S.      D. 
 

REF: EJECUTIVO SINGULAR N° 760014003033-2012-00957-00. 

 

DEMANDANTE:   COOP. JOYSMACOOL. JOHN JAIRO TRUJILLO CARMONA 

 
DEMANDADO:  REINERIO CUERO CASTILLO 
 
BIS:   SOLICITUD DE TERMINACION DEL PROCESO POR 

PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION Y DEVOLUCION 
DEL REMANENTE. 
____________________________________________. 

 
 

NELSON ANDRES GONZALEZ ROMERO, mayor de edad identificado con cedula de 

ciudadanía Nº 1.087.198.775 expedida en la ciudad de Tumaco (N), T.P 351.781 de C.S.J, 

apoderado judicial del señor REINERIO CUERO CASTILLO, mayor de edad 

identificado con cedula de ciudadanía Nº 12.901.339 expedida en Tumaco (N). 

TERMINACION DE PROCESO Y DESEMBOLOSO DE LOS REMANENTES DE LOS  

DINERO DEPOSITADOS ANTE SU DESPACHO. Teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos a saber; 

 

 Que el pagare materia de ejecución fue firmado el día 29 de junio de 2011,  

 Que como forma de pago se establecieron 60 cuotas mensuales por cuotas de  

$ 582.835 cada una. 

 Que se estableció un pago cuota fijas estables e inamovibles, precisamente por eso 

se establecieron a 60 cuotas fijas. 

 Que según el periodo discriminado anteriormente los descuentos se harían hasta el 

28 de mayo de 2016, fecha en el cual se vencía las 60 cuotas pactadas en el 

compromiso.   

 Que el FOPEP fondo el cual cancela a los empleados públicos, tiene conciencia de 

que son 60 cuotas las establecidas en el mencionado acuerdo de libranza. 

 Que no entendemos porque el Juzgado a esta altura sigue haciendo los descuentos 

u ordenando al FOPEP los respectivos descuentos, si el periodo se encuentra más 

que vencido.   

 Que se están iniciando las acciones judiciales pertinentes ante la fiscalía u otros 

entes de control para que se realicen las investigaciones del caso, por cuanto mi 

cliente el señor REINERIO CASTILLO, NUNCA FIRMO EL MENCIONADO TITULO 

DE LIBRANZA Y MENOS CON LA COOPERATIVA JOYSMACOOL, es decir que 



estamos frente a un documento espurio. Máxime se extiende los descuentos 

extraordinarios como en el presente caso.   

PETICIONES. 

 BASTA EN LOS ANTERIORES ARGUMENTOS PARA SOLICITARLE MUY 

COMEDIDAMENTE AL DESPACHO, PRIMERO QUE TODO LA SUSPENCIION 

DEL PAGO A LO ORDENADO AL MENCIONADO PROFESIONAL DEL DERECHO 
JOHN JAIRO TRUJILLO CARMONA con c. de c. No. 16.747.521.;  

 LA TERMINACION DEL PROCESO POR EL PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION.  

 QUE SE INVESTIGUE POR PARTE DEL JUZGADO O SE REALICE LAS 

CUENTAS MATEMATICAS DEL PORQUE A ESTA ALTURA SE ENCUENTRAN 

DESEMBOLSANDO DINEROS EN PARTE, AL DEMANDANTE CUANDO EL 

PAGO TOTAL DE LA OBLIGACION SE CUMPLIO EL 28 DE AYO DEL AÑO 2016. 

 LAS DEMAS ACTUACIONES PERTINENTES O PRESTACION DE LOS BUENOS 

SERVICIOS QUE EL JUZGADO PUEDE REALIZAR EN NUESTRO FAVOR, POR 

EJEMPLO LA DEVOLUCION DEL REMANENTE A QUE TENEMOS DERECHO, 

POR EXAGERACION DE LOS DESCUENTOS.  

 SE ME ENVIE AL CORREO ELECTRONICO EL EXPEDIENTE INTEGRO DEL 

PROCESO EN MENCION, PARA RESOLVER DE FONDO ESTE ASUNTO.   

 

NOTIFICACIONES,  

 

Para mayor notificación se me envié a mi correo: nagor2008@hotmail.com  
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