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RV: NATALIA DAGER OROZCO RAD. 2019-00353 (02 FOLIOS)

Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j03cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 23/11/2020 3:27 PM

Para:  NATHALIA.ASTUDILLO@HOTMAIL.ES <NATHALIA.ASTUDILLO@HOTMAIL.ES>

1 archivos adjuntos (1 MB)

img230.pdf;

De: Humberto Escobar Rivera <humbesco@gmail.com> 
Enviado: lunes, 23 de noviembre de 2020 3:22 p. m. 
Para: Juzgado 03 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j03cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Fwd: NATALIA DAGER OROZCO RAD. 2019-00353 (02 FOLIOS)
 
Favor confirmar recibido

---------- Forwarded message --------- 
De: alejandra rodriguez montoya <aleja71255@hotmail.com> 
Date: lun., 23 de nov. de 2020, 3:13 p. m.
Subject: NATALIA DAGER OROZCO RAD. 2019-00353 (02 FOLIOS) 
To: Humberto Escobar Rivera <humbesco@gmail.com> 

mailto:aleja71255@hotmail.com
mailto:humbesco@gmail.com
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I
Señor
JUEZ TERCERO CIVIL MUNICIPAL
Cali

REF.: EJECUTIVO
DTE.: CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
DDO: NATALIA DAGER OROZCO Y /O
RAD^ : 76-001 -40-03-003-2019-00353-00

Como apoderado de la parte demandante, procedo a presentar a su
consideración la liquidación del crédito demandado, de aeuerdo al art.446 del
C.G.P.

El valor total del crédito es la suma SE§ENTA Y UN MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DDIEZ PESOS MCTE
($01 .152.410,oo)

Los intereses moratorios se liquidaron conforme lo dispone el art. 884 del Co. de"
Co. Reformado por la Ley 510/99, tasas que corresponden mes a mes de acuerdo a
la certificación expedida por la Superfinanciera de Colombia.

0l-ago-16 2,340/o 01-sep-16 2,344/a

01-oct-16 2,404/a 01-nov-16 2,44o/o

01-dic-16 2,44o/o

01-ene-17 2,440/§ 01-may-17 2,770h 01-sep-17 2,40a/o

01-feb-17 ,2,440/a 0'l-jun-17 2,440/a 01-oct-'t7 2,320/a

01-mar-17 2,4401a 01-iul-17 2, }a/a 01-nov-17 2,320/o

A1-abr-17 2,44alo A1-ago-17 2,400/a 01-dic-17 2,320/o

Canera 38 No. 10 - 139.- Tel,; 3357940 - Telefax.: 3373810.- Cel.:31?-7218242 Aafi
Notif, cacion: humbesco@gmail.com

LIQUIDACION TOTAL DEL CREDITO

Capital: $ 28"205.364,00
Tasa de mora pactada: 0,00%
Fecha de exiqibitidad 01-aqs-2016
Fecha de corte: 23-11-202A
Núrnero de días en mora: 1552
Vr. intereses moratorios: $ 32,947.040,00
Abono a capital $ 0,00
Abono a intere$es $ 0,00

SUETOTAL: $ 32.947.046,00 $ 0,00 $ 28.205.364,00
T O T A L{ c a p i tal+infereses-
abonosJ; s61.152.410,00



-:g---Universidad del Cauca

Cordialmente,

HUMBERTO ESCOBAR
T.P. No. 17-267 C.S.J.
C.C. No. 14.873.270 de Buga

01-ene-18 2,284/o 01-feb-18 2,29a/o 01-mar-18 2,284/o

01-abr-18 2,2601a 01-may-18 2,26a/o 01-jun-18 2.26%

01-jul-18 2,210/CI 01-ags-18 2,214/a 01-sep-18 2,2101o

01-oct-18 2,19o/o 01-nov-18 2,190/o 01-dic-18 2,19o/o

01-ene-19 2,1301o 01-feb-19 2,13410 01-mar-19 2,130/o

01-abr-19 2J4a/o 01-may-10 2,144/o 0'l-jun-19 2,140/s

01-jul-19 2,14% 01-ags-19 2,140/a 01-sep-19 2,140/o

01-oct-19 2,120/o 01-nov-1 I 2,120/a 01-dic-19 2,120/o

01-ene-20 2,Ago/o 01-feb-20 2,090/o 01-mar-20 2,49CI/o

01-abr-20 2,030/o 01-may-20 2,A34/o 01-jun-20 2,03s/o

01-jul-20 2,020/o 01-ags-20 2,020/0 01-sep-20 2,A20/o

01-oct20 2,420/o 01-nov-20 2,420h 01-dic-20 2,020/o


