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PROCESO: 2019-00236//DDO: JOHN JAIRO CARVAJAL BETANCUR CC 75064839// IMPULSO PROCESAL/APRUEBA LIQUIDACION DE CREDITO

maria.motta901@aecsa.co <maria.motta901@aecsa.co> 9706-21120901
Vie 03/12/2021 10:50

Para: Memoriales 06 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesjO6ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

0 1 archivos adjuntos (241 KB)

Memorial_aporta_liquidacion_de_credito.pdf;

Buenos dias, de conformidad con su respuesta, me permito adjuntar la liquidacion de crédito aportada anteriormente para que por favor le den el tramite que le corresponde.

De: Memoriales 06 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesj06ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado el: viernes, 03 de diciembre de 2021 08:53 a.m.

Para: maria.motta901@aecsa.co

Asunto: RV: PROCESO: 2019-00236//DDO: JOHN JAIRO CARVAJAL BETANCUR CC 75064839// IMPULSO PROCESAL/APRUEBA LIQUIDACION DE CREDITO

Cordial Saludo,

En atencidn a la solicitud que antecede, comedidamente le informo que, una vez verificado el sistema Justicia XXI, y el historial de este correo electrénico, no se encuentra evidencia de la
liguidacidn del crédito a la cual usted hace referencia en su escrito.

Solicito aportar a fin de dar el tramite correspondiente.
Cordialmente,

DANIELA MENDEZ MURNOZ
Asistente Administrativo

De: Juzgado 06 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j06cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 1 de diciembre de 2021 15:23

Para: maria.motta901@aecsa.co <maria.motta901@aecsa.co>

Cc: Memoriales 06 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <memorialesjO6ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: PROCESO: 2019-00236//DDO: JOHN JAIRO CARVAJAL BETANCUR CC 75064839// IMPULSO PROCESAL/APRUEBA LIQUIDACION DE CREDITO

Cordial Saludo,

Una vez revisado el contenido de su peticion, me permito manifestar que la misma va dirigida al Juzgado 6 Civil Municipal de Ejecucidn de Sentencias de la ciudad; por lo que en aras de darle
celeridad a su peticion se remite a su digno despacho.

La presente notificacidn se surte mediante este mensaje electrénico con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la administracion de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 103 del
C.G.P.— Uso de las tecnologias de la informacion y de las comunicaciones -, el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991y al Art. 52 del Decreto 306 de 1992.

Horario de atencién y recepcion de mensajes Lunes a Viernes de 7.00 a.m a 12:00 p.m / 1:00 p.m a 4:00 p.m ., razén por la cual, todo correo remitido por fuera del anterior horario, se entendera recibido
al dia
siguiente habil al del presente acuse de recibo.
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Se le advierte que se presume la recepcion del presente mensaje, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 20, 21y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, -Por medio de la cual se
define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrénico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificacidn y se dictan otras disposiciones-.

Favor acusar recibo.

Cordialmente,

JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Carrera 10 No. 12-15 Piso 9, Palacio de Justicia
Teléfono 8986868 Ext. 5062
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Por favor no imprima éste correo a menos que lo necesite, contribuyamos con nuestro planeta.

De: maria.motta901@aecsa.co <maria.motta901@aecsa.co>

Enviado: miércoles, 1 de diciembre de 2021 2:36 p. m.

Para: Juzgado 06 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j06cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: miguel.esquivel613@aecsa.co <miguel.esquivel613@aecsa.co>

Asunto: PROCESO: 2019-00236//DDO: JOHN JAIRO CARVAJAL BETANCUR CC 75064839// IMPULSO PROCESAL/APRUEBA LIQUIDACION DE CREDITO

Buenos dias,
Por favor ACUSAR RECIBIDO
Gracias

SENORES ]
JUZGADO 6 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE CALI
E. S. D.

REFERENCIA ¢ EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE : BAYPORT COLOMBIAS.A
DEMANDADO : JOHN JAIRO CARVAJAL BETANCUR CC 75064839
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RADICADO :  76001400302720190023600

ASUNTO : IMPULSO PROCESAL/APRUEBA LIQUIDACION DE CREDITO
De conformidad con el Decreto 806 de 2020, me permito radicar el memorial del asunto para que sea archivado dentro del expediente y se le dé el tramite correspondiente.

De igual manera me permito manifestar que este correo es Unicamente para dar envié a los memoriales, por lo tanto para efectos de recibir notificaciones solicito
respetuosamente se remita a los siguientes correos: notificaciones.bayport@aecsa.co

Agradezco su respuesta y su amable colaboracion.

Del Sefior Juez, respetuosamente.

CAROLINA ABELLO OTALORA
C.C.: 22.461.911 de Barranquilla
T.P. 129.978 del C.S. de la Judicatura

Cordialmente,

MARIA JOSE MOTTA SERRATO
SUSTANCIADOR

Pbx. + 571 7420719
EXTENSION 14911

Av. Las Americas No. 46-41
BOGOTA

CONFIDENCIAL

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene informacion confidencial y se
encuentra protegiado por la ley. S6lo puede
ser utilizada por la persona o compaA=ia a la
cual esta dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje,
favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retencion, difusion, distribucion, copia o
toma cualquier accion basado en ella, se

encuentra estrictamente prohibido.
Este mensaje ha sido analizado por
MailScanner AECSA en busca de virus

y otros contenidos peligrosos y se considera

un mail seguro.

Cordialmente,
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MARIA JOSE MOTTA SERRATO
SUSTANCIADOR

Pbx. + 571 7420719
EXTENSION 14911

Av. Las Americas No. 46-41
BOGOTA

CONFIDENCIAL

Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
contiene informacién confidencial y se
encuentra protegiado por la ley. Sélo puede
ser utilizada por la persona o compaAtia a la
cual esta dirigido. Si usted no es el receptor
autorizado, o por error recibe este mensaje,
favor borrarlo inmediatamente. Cualquier
retencion, difusién, distribucion, copia o
toma cualquier accion basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido.

Este mensaje ha sido analizado por
MailScanner AECSA en busca de virus

y otros contenidos peligrosos y se considera
un mail seguro.
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Sefior:
JUEZ VEINTISIETE (27) CIVIL MUNICIPAL DE CALI
E. S. D.

REF.: Proceso Ejecutivo Para El Pago De Sumas De Dinero De Minima Cuantia No.
2019-0236 de BAYPORT COLOMBIA S.A. contra JOHN JAIRO CARVAJAL
BETANCUR

Asunto: Aporta Liquidacion de crédito

CAROLINA ABELLO OTALORA, Abogada en ejercicio, mayor de edad,
domiciliada y residente en la ciudad de Bogota, identificada civil y profesionalmente
como aparece al pie de mi firma, actuando en calidad de apoderada judicial de la
entidad demandante dentro del proceso de la referencia, acudo a su despacho
respetuosamente con el fin de aportar la liquidacion del crédito de conformidad con
lo preceptuado en el articulo 446 del Codigo general Del Proceso:

1. Con fecha de corte 26 de agosto de 2021 se genera la liquidacién por un
valor total de DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($18.361.245,18) M/CTE.

FEET('DAU%NA%'I‘ODNE: 26/08/2021

SALDO INTERES DE MORA: | $ 7.131.625,17
SALDO INTERES DE PLAZO: | $

SALDO CAPITAL: | $ 11.229.620,01

TOTAL: | $ 18.361.245,18

2. Del mismo modo me permito aclararle que el valor que se relaciona en la
tabla de liquidacién anexo se discrimina el capital, intereses de plazo e
intereses moratorios teniendo en cuenta la tasa maxima que ordena la
Superintendencia Financiera de Colombia y lo ordenado por el despacho en
el mandamiento de pago.

Del sefior Juez,

Cordialmente,

CAROLINA ABELLO OTALORA
C.C. No. 22.461.911 de Barranquilla — Atlantico
T.P. No. 129.978 del C. S. de la J.

Elabora: Fabian Andrés Torres C-421



JUZGADO:  JUZGADO 27 CIVIL MUNICIPAL DE CALI | FECHA: 26/08/2021 CAPITAL ACELERADO TOTALABONOS:  $ - TASA INTERES DE MORA: MAXIMA LEGAL
$ - SALDO INTERES DE MORA: $ 713162517

PROCESO: 2019-00236 | SALDO INTERES DE PLAZO: $ -

DEMANDANTE: SOCIEDAD BAYPORT COLOMBIA.S.A. INTERESES DE PLAZO $ -8 - SALDO CAPITAL: $  11.229.620,01

DEMANDADO: JOHN JAIRO CARVAJAL BETANCURHARVY ANDR 75064839 $ - TOTAL: $  18.361.245,18
1 1 DETALLE DE LIQUIDACION

DESDE HASTA INTERES INTERES INTERES SUBTOTAL ABONOS CUOTA TOTAL SALDO IMPUTABLE

1 DIAS MORATORIO E.A.[MORATORIO E.M.| MORATORIO E.D. A CAPITAL
1|3/02/2019 4/02/2019| 1 29,55% 2,18% 0,072% $  11.237.698,78 | $ - $  11.237.698,78 $ -
1|5/02/2019 28/02/2019| 24 29,55% 2,18% 0,072% $ 1142351051 | $ - $  11.431.589,28 $ -
1|1/03/2019 31/03/2019| 31 29,06% 2,15% 0,071% $  11.476.394,86 | $ - $  11.678.364,13 $ -
1|1/04/2019 30/04/2019| 30 28,98% 2,14% 0,071% $  11.467.853,72 | $ - $  11.916.597,84 $ -
1|1/05/2019 31/05/2019| 31 29,01% 2,15% 0,071% $  11.476.019,89 | $ - $  12.162.997,73 $ -
1|1/06/2019 30/06/2019| 30 28,95% 2,14% 0,071% $  11.467.63588 | § - $  12.401.013,60 $ -
1|1/07/2019 31/07/2019| 31 28,92% 2,14% 0,071% $  11.475.344559 | $ - $  12.646.738,17 $ -
1|1/08/2019 31/08/2019| 31 28,98% 2,14% 0,071% $  11.475.794,84 | $ - $  12.892.913,01 $ -
1|1/09/2019 30/09/2019| 30 28,98% 2,14% 0,071% $  11.467.853,72 | $ - $  13.131.146,72 $ -
1|1/10/2019 31/10/2019| 31 28,65% 2,12% 0,070% $  11.473.31584 | $ - $  13.374.842,55 $ -
1|1/11/2019 30/11/2019| 30 28,55% 2,11% 0,070% S 11.464.726,49 | $ - $  13.609.949,03 $ -
1|1/12/2019 31/12/2019| 31 28,37% 2,10% 0,069% $  11.471.207,46 | $ - $  13.851.536,48 $ -
1|1/01/2020 31/01/2020| 31 28,16% 2,09% 0,069% $  11.469.623,17 | $ - $  14.091.539,64 $ -
1]1/02/2020 29/02/2020| 29 28,59% 2,12% 0,070% $ 1145717124 | $ - $  14.319.090,87 $ -
1|1/03/2020 31/03/2020| 31 28,43% 2,11% 0,070% $  11.471.659,64 | $ - $  14.561.130,50 $ -
1|1/04/2020 30/04/2020| 30 28,04% 2,08% 0,069% $  11.461.003,90 | $ - $  14.792.514,39 $ -
1|1/05/2020 31/05/2020| 31 27,29% 2,03% 0,067% $  11.463.031,97 | $ - $  15.025.926,35 $ -
1|1/06/2020 30/06/2020| 30 27,18% 2,02% 0,067% $  11.454.692,97 | $ - $  15.250.999,31 $ -
1|1/07/2020 31/07/2020| 31 27,18% 2,02% 0,067% $  11.462.195,40 | $ - $  15.483.574,70 $ -
1|1/08/2020 31/08/2020| 31 27,44% 2,04% 0,067% $ 1146417158 | $ - $  15.718.126,27 $ -
1|1/09/2020 30/09/2020| 30 27,53% 2,05% 0,068% $  11.457.266,49 | $ - $  15.945.772,75 $ -
1|1/10/2020 31/10/2020| 31 27,14% 2,02% 0,067% $  11.461.891,02 | $ - $  16.178.043,76 $ -
1|1/11/2020 30/11/2020| 30 26,76% 2,00% 0,066% $  11.451.595,40 | $ e $  16.400.019,15 $ -
1|1/12/2020 31/12/2020| 31 29,19% 2,16% 0,071% $  11.477.369,10 | $ - $  16.647.768,25 $ -
1|1/01/2021 31/01/2021| 31 25,95% 1,94% 0,064% $  11.452.791,60 | $ e $  16.870.939,84 $ -
1|1/02/2021 28/02/2021| 28 26,31% 1,97% 0,065% $  11.433.688,86 | $ - $  17.075.008,69 $ -
1|1/03/2021 31/03/2021| 31 26,12% 1,95% 0,064% $  11.454.096,75 | $ e S 17.299.485,43 $ -
1|1/04/2021 30/04/2021| 30 25,97% 1,94% 0,064% $  11.445741,20 | $ - $  17.515.606,62 $ -
1|1/05/2021 31/05/2021| 31 25,83% 1,93% 0,064% $  11.451.869,26 | $ < $  17.737.855,87 $ -
1|1/06/2021 30/06/2021| 30 25,82% 1,93% 0,064% $  11.444.62551 | $ - $  17.952.861,37 $ -
1|1/07/2021 31/07/2021| 31 25,77% 1,93% 0,064% $  11.451.407,76 | $ - $  18.174.649,12 $ -
1|1/08/2021 26/08/2021| 26 25,86% 1,94% 0,064% $  11.416.216,07 | $ - $  18.361.245,18 $ -







