Bogot4, diciembre 10 de 2020 .
o -
Sefiores:
YADER ALFREDO GONZALEZ
Gerencia de normalizacién juridica Banca empresas.
CUIDAD.
PROPUESTA DE PAGO

Cordial saludo

Segun respuesta emitida por ustedes con fecha 10 de diciembre en donde no aprueban la propuesta
emitida por mi el dia 12 de noviembre. Les hago la siguiente contrapropuesta:

Cancelar la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) que segun el estado de cuenta
cubre al 100% el capital, el 100% del seguro y parte del interés moratorio.

La ‘propuesta se cancelaria de la siguiente manera: VEINTE MILLONES DE PESQS al aprobar la
propuesta y legalizar el acuerdo de pago. Veinte millones de pesos a 30 dias y el saldo de TREINTA
MILLONES EN TRES CUOTAS MENSUALES DE DIEZ MILLONES CADA UNA. Al finalizar el pago se
cancelan los honorarios de abogado.

Agradezco de antemano la disposicién para revisar y aprobar esta propuesta.

Cordialmente,

HENRY ANANIAS JIMENEZ MALDONADO
C.C. 79.500.341
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22/2/2021 Gmail - RV: RESPUESTA DE LEASING

M Gmail Cristian Castro <crcastrorblawyers@gmail.com>

RV: RESPUESTA DE LEASING

henry jimenez <henry.a86@hotmail.com> 22 de febrero de 2021 a las 17:48
Para: Cristian Castro <crcastrorblawyers@gmail.com>

De: henry jimenez
Enviado: viernes, 15 de enero de 2021 2:43 p. m,

Para: Jair Hernandez <callcenter@morefar.co>; jairhernandez@morefar.co <jairhernandez@morefar.co>
Asunto: RESPUESTA DE LEASING .

®
Buenos dias sefior Jimenez TREE O
El valor propuesto por usted es muy bajo razon por la cual es necesario que la misma sea aumentada a
$80.000.000°° para ser presentada nuevamente al Comité respectivo para su estudio.
Quedamos atentos al envio de la nueva propuesta.
Cordialmente,
Juliana Saavedra Bahamon
Profesional ||
Departamento Unidad Juridica Leasing
Carrera 7 No 71 -52 Torre B Piso 12
Tel. 3300000 Ext. 93024 Fax. 3122510 Ext. 93024
Davivienda Leasing
envio texto de respuesta por parte de leasing en donde me afirman que el piso de negociacién es de
ochenta millones
EL CORREO SE LO REENVIE EL DIA 13 DE ENERO DE 2021
saludos,
HENRY JIMENEZ
v

“ - o

https://mall.google.com/mail/u/1?ik=fc3e 760aee8view=pt&search=all&permmsgid=msg-{%3A1692437425402656798568simpl=msg-{%3A1602437 .. 1/1
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Factura
Impuesto Predial Unificado

No. Referaﬂcla Ricahdo

TP 8 Al v ( 511‘"
s L LT 7. % PROPIEDAD . [ ™8 ca\ s- (

: %0
TC - —— TERETVATEONAD - ﬂm

1o

2 AVALUD CATASTRAL

44,002,000} 13, DESTING HACENDARIO g 1:RESIDENCIALES URBANOS Y
: s : h L H0S Y RURALES 18, TARIF 85 |15 ( 0 i f
7. VALOR DEL IMPUESTO A CAR 2,236,000 18, DESCUENTO POR INCREMENTO DIFERENCIAL ™0 LA T T ;,;.umoi ‘ e T

020 . (dd/mmvasaa)
2,236,000
224,000
0
2,012, 00()

20. VALOR'A PAGAR

21. DESCUENTO POR PRONTO PAGO
22, CESCUENTO ADICIONAL
23. TOTAL A PAGAR

B PAGO CON PAGO V( nlu-n ARIO

24, PAGO VOLUNTARIO 224,000,
4 G.MARQUE LAFECHADE PAC‘O CON AF‘OR TE VOLUNTARIO :
HASTA  14/08/2020  (dd/mmiasaa) HASTA 11/09/2020

I llIMML i

‘ i BOGOTA mm“ln w BOGOTA SOLIDAR A EN GAI.

B0

188101072(3000

Escaneado con CamScanner
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25/2/2021 Correo: Servicio al Usuario Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bogota - Outlook gq)g

RV: RADICADO: 11001400300720100009500 / ASUNTO: RADICACION MEMORIAL
ELECTRONICO / PROCESO: EJECUTIVO/ DEMANDANTE:LEASING BOLIVAR
DEMANDADOS: HENRY ANANIAS JIMENEZ MALDONADO

Juzgado 12 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bogotéa - Bogoté D.C.
<j12ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 24/02/2021 17:35

Para: Servicio al Usuario Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bogota
<servicioalusuariooecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>

il 7 archivos adjuntos (4 MB)

MEMORIAL - SOLICITUD OTROS.pdf; PREDIAL.pdf; CC SERGIO.jpg; CEDULA SERGIO ALEJANDRO.jpg; SENTENCIA
INTERDICCION 3.jpg; SENTENCIA INTERDICCION 4.jpg; SENTENCIA RESOLUTIVA INTERDICCION DE SERGIO

ALEJANDRO jpg;

- »
De: Cristian Castro <crcastrorblawyers@gmail.com> ' p { a o
Enviado: miércoles, 24 de febrero de 2021 4:59 p. m.
Para: Juzgado 12 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Bogota - Bogota D.C.
<j12ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; henry.a86@hotmail.com <henry.a86@hotmail.com>
Asunto: RADICADO: 11001400300720100009500 / ASUNTO: RADICACION MEMORIAL ELECTRONICO /
PROCESO: EJECUTIVO/ DEMANDANTE:LEASING BOLIVAR DEMANDADOS: HENRY ANANIAS JIMENEZ
MALDONADO
Sefiores
JUEZ (12) DOCE CIVIL MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS BOGOTA D.C.
E. S D.
PROCESO: Ejecutivo
DEMANDANTE: LEASING BOLIVAR S.A
DEMANDADO: HENRY ANANIAS JIMENEZ MALDONADO
RADICADO: 11001400300720100009500
ASUNTO: SOLICITUD - OTROS
Cordial saludo:
CRISTIAN RICARDO CASTRO RUIZ, identificado como aparece al pie de mi respectiva firma,
obrando en calidad de apoderado de la parte demandada, con el acostumbrado respeto me dirijo
a su despacho con el fin de adjuntar MEMORIAL ELECTRONICO
En atencién y dando cumplimiento al articulo 3 del decreto 806 de 2020 y al numeral
14 del articulo 79 del C.G.P, se deja constancia que bajo gravedad de juramento
desconosco el correo electrénico del extremo actor para efectos de copiar el presente
memorial.
Adjunto memorial con anexos
Agradezco su atencion
CRISTIAN CASTRO RUIZ -
C.C 1019067541 T.P 349.403 C.S de la J. v
3046080246 , ; f
crcastrorblawyers@gmail.com : .

https://outiook.office365.com/mall/ AAMKADE1ZDBINDVI LWU4OGEINGQzMy1 IYZVILTAXOWRIMTAkMDIKYWAUAAAAAACEsSrF DXR6TbzisSmJJxPYA... 1/1




Sefior(a)

JUEZ (12) DOCE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
BOGOTA D.C.

E. S. D

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: LEASING BOLIVAR S.A — COMPANIA DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL S.A. - hoy LEASING DAVIVIENDA

DEMANDADO: HENRY ANANIAS JIMENEZ MALDONADO

RADICADO: 11001400300720100009500

ASUNTO: SOLICITUD LEVANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR

CRISTIAN RICARDO CASTRO RUIZ, identificado con cedula de ciudadania No.
1.019.067.541 de Bogota D.C., portador de la T.P. No. 349.403 del C.S. de la J, obrando en
calidad de apoderado de la parte demandada, sefior HENRY ANANIAS JIMENEZ
MALDONADO, mayor de edad, identificado con cedula de ciudadania No. 79.500.341, de
conformidad con el poder conferido a mi favor, con el acostumbrado respeto me dirijo a su
despacho con el fin de solicitar levantamiento de la medida cautelar de embargo que versa
sobre el inmueble identificado con matricula 50C — 1251147 con base en las siguientes:

ANTECEDENTES

En primer lugar, es importante realizar una interpretacién armoénica de los articulos 63 de la
Constitucion Politica, 1677, 2488 del Cédigo Civil, 684 del C.P.C. articulos 593, 594, 597
del Codigo General del Proceso y 3° de la Ley 765 de 2001, y de conformidad a la -
jurisprudencia constitucional y los pronunciamientos jurisdiccionales sobre la
embargabilidad de los bienes inmuebles constituidos en proindiviso y el eventual perjuicio a
todos los propietarios de bienes privados, que por su naturaleza o destinacion permiten o
facilitan la existencia, estabilidad, funcionamiento, conservacién, seguridad, uso, goce o
explotacion de los bienes de dominio particular y mas aun cuando en el habita una persona
constitucionalmente protegida, por lo que una medida cautelar pone en grave riesgo y posible
vulneracion a los derechos fundamentales como el minimo vital, vivienda digna entre otros.

Ahora bien, es importante resaltar lo previsto por el legislador en el inciso 3 del articulo 599
del C.G.P, en la medida de que el juez, podrd decretar los embargos y secuestros, pero
también podrd limitar los embargos, el valor de los bienes no podra exceder del doble del
crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, que garanticen aquel
crédito, o cuando la division disminuya su valor o su venalidad, al respecto es importante
indicar que mi cliente cuenta con mas de 3 medidas cautelares efectivas como lo son cuentas
bancarias, unidad comercial como lo son bienes muebles y enseres, bien inmueble con una
avalud catastral de trescientos cincuenta millones de pesos el cual es el domicilio de su
familia y de la persona en condicién especial, adicional al otro bien inmueble embargado.
Por lo que se denota un sobre embargo en la persecucion de los bienes de mi cliente, por lo
que se solicita dejar sin valor ni efecto el embargo del inmueble de la referencia, teniendo
como argumento que se incurri6 en causal de procedencia del amparo por el defecto

’ \ SO9-121~ 1
\Cw (P
T-16




sustantivo, al adoptar decisiones que lucen arbitrarias frente a la normatividad sustantiva
aplicable a este tipo de asuntos.

Finalmente se pone en conocimiento al despacho que mi prohijado lleva mas de tres afios en
conversaciones con los abogados Morefar y representantes del extremo actor donde se ha
encontrado que el Banco Davivienda a través de sus asesores de cobranza de Leasing Bolivar
ahora Leasing Davivienda — oficina de abogados morefar, han realizado ofrecimientos,
alternativas para materializar un acuerdo de pago, donde se ha fijado un piso de negociacion
minimo de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000) y de esta forma dar cabal
cumplimiento con la obligacién aqui ejecutada, sin embargo y a pesar de que mi prohijado
acepto el piso de negociacion ofrecido por leasing Bolivar, el abogado no ha realizado las
acciones tendientes a suscribir el acuerdo de pago ordenado por la oficina de cobro de
Leasing y por el contrario ha impulsado el proceso con el fin de continuar con la persecucion
de los bienes, generando adicional un desgaste procesal, situacién que va en contra del
principio de la economia procesal, que consiste, principalmente, en conseguir el mayor
resultado con el minimo de actividad de la administracién de justicia. Con la aplicacién de
este principio, se busca la celeridad en la solucion de los litigios, es decir, que se imparta
pronta y cumplida justicia, por lo que el acuerdo de pago serfa el instrumento efectivo para
dar fin al litigio siempre y cuando se de cumplimiento a lo pactado por las partes.

Con base a las anteriores consideraciones, respetuosamente pongo en conocimiento los
siguientes:

HECHOS

PRIMERO. El bien inmueble identificado con matricula 50C — 1251147, fue adjudicado
mediante sucesion, tal y como consta en la escritura piblica 234 del 10 de febrero del afio
2018, actuacion debidamente registrada en el folio de la matricula inmobiliaria en la
anotacion nimero 5, segn el cual soy titular en un 33,33% del 50% del inmueble.
SEGUNDO. El Juzgado doce civil municipal de ejecucion de sentencias de Bogota,
mediante auto notificado en el estado del 6 de noviembre del 2020, decreto la medida cautelar
sobre dicho bien, como garantia de pago en la obligacion judicializada.

TERCERO. El abogado del extremo demandante no tuvo en cuenta que se trataba de una
vivienda familiar que tiene una proteccion especial. Teniendo en cuenta que en el inmueble
habita su familia y especialmente el Sr SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ CORTES, quien
fue declarado en interdiccién judicial por discapacidad mental absoluta, sentencia
debidamente ejecutoriada y proferida por el Juzgado 27 de Familia de Bogotd mediante el
proceso 1100131100012014002500. Por lo que pone en grave riesgo y posible vulneracion
a los derechos fundamentales como el minimo vital de la persona constitucionalmente

protegida. Tal y como se adjunta en el certificado del impuesto predial y en la sentencia de
interdiccion.

CUARTO. Desde el mes de noviembre del aiio 2020, Mi prohijado solicito dar
cumplimiento y materializar la propuesta de pago elevada por parte de la direcciéon de
cobranzas de Leasing Bolivar S.A hoy Leasing Davivienda — morefar abogados para la




cancelacion total y terminacion de proceso por valor de $80,000.000, por lo que solicito fijar
condiciones y se contraoferta pagar en 4 cuotas mensuales de $ 20.000.000 para un total de
$ 80.000.000 y de esta forma realizar el pago total de la obligacién. Pero a la fecha no se ha
recibido respuesta, e inclusive se interpuso derecho de peticidén que se encuentra en términos
para resolver las condiciones de negociacion por las partes.

QUINTO. Cabe la pena resaltar que desde el mes de octubre del afio 2018 hasta el mes de
diciembre del afio 2020 se ha solicitado en repetidas oportunidades dar cumplimiento a la
propuesta de negociacion elevada por la direccion de cobranzas de Leasing Bolivar S.A Hoy
Leasing Davivienda, la cual fue aceptada por mi cliente, pero a la fecha no ha sido posible
contactar al abogado para suscribir el documento de acuerdo de pago. Lo que si se ha
evidenciado es que a pesar de que el abogado conoce la negociacion ha impulsado el proceso,
solicitado a su despacho nuevas mas medidas cautelares.

SEXTO. Mi prohijado tiene més de 3 embargos decretados, como lo son cuentas bancarias,
unidad comercial, bienes muebles y dos bienes inmuebles.

- PRETESIONES

PRIMERO. Acceder al levantamiento de la medida cautelar de embargo decretada que
versa sobre el inmueble identificado con matricula 50C — 1251147, y no acceder a la solicitud
de embargo de derechos ni de ninglin otro bien mueble o inmueble de propiedad de mi cliente,
de conformidad a los articulos 594 - 597 del C.G.P, lo anterior con el fin de garantizar los
derechos fundamentales como el minimo vital de la persona interdicto y constitucionalmente
protegida.

limitense las medidas.cautelares decretadas con anterioridad al 05 de noviembre del afio
2020, donde se habia decretado el embargo de cuentas bancarias, unidad comercial, bienes P
muebles y otro bien inmueble y cvidentemente supera el doble de lo aqui cobrado.

TERCERO. Se dé cumplimiento, se fijen condiciones y se eleve a escrito la propuum de
pago elevada por el extremo actor mediante el cual se realiza el piso de negociacién a §
80.000.000 la cual fue aceptada en tiempo y forma por mi prohijado.

QUINTO. Con base a los principios generales del derecho y en aras de evitar un desgaste
procesal, solicito se requiera al demandante para suscribir el ACUERDO DE PAGO y dar
cumplimiento a la propuesta de negociacion elevada por la direccion de cobranzas de Leasing
Bolivar S.A. hoy dia Leasing Davivienda — Morefar abogados.

|
SEGUNDO. De conformidad con lo previsto en el inciso 3 del articulo 599 del C.G.P
ANEXOS
Se adjunta recibo del impuesto predial
Se adjunta copia de la sentencia de interdiccion
Se adjunta cedula de ciudadania del Sr SERGIO ALEJANDRO JIMENEZ
CORTES
e Se adjunta Copia correos electronicos — acuerdo de pago




Agradezco de antemano su valiosa colaboracion, atendiendo la situacion actual.

Atentamente,

Agradezco su atencion

CRISTIAN CASTRO RUIZ

C.C 1019067541 T.P 349.403 C.Sdela].
3046080246
crcastrorblawyers@gmail.com




22/2/2021 3 Gmail - OTORGO PODER ESPECIAL -
M Gma" Cristian Castro <crcastrorblawyers@gmail.com>
OTORGO PODER ESPECIAL
henry jimenez <henry.aB6@hotmall.com> 22 de febrero de 2021 a las 16:47

Para: Cristian Castro <crcastrorblawyers@gmail.com>
Sefior

JUEZ DOCE (12) CIVIL MUNICIPAL EJECUCION DE SENTENCIAS BOGOTA D.C.
ES.D

PROCESQ: EJECUTIVO

DEMANDANTE: LEASING BOLIVAR S.A

DEMANDADOS: HENRY ANANIAS JIMENEZ MALDONADO
RADICADO: 11001400300720100009500

ASUNTO: PODER ESPECIAL

HENRY ANANIAS JIMENEZ MALDONADO, mayor de edad, identificado con cédula de
ciudadania No. 79.500.341, obrando en nombre propio, por medio del presente escrito
manifiesto a usted que otorgo PODER ESPECIAL, AMPLIO Y SUFICIENTE, al Abogado
CRISTIAN RICARDO CASTRO RUIZ, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de
Bogot4, portador de la tarjeta profesional No. 349.403 expedida por el Consejo Superior de la
Judicatura e identificado como aparece al pie de su respectiva firma., para que en mi nombre y
representacion defienda mis intereses dentro del proceso de la referencia, el cual funjo como
parte demandada.

Mi apoderado queda ampliamente facultado para realizar todos los tramites correspondientes
para el cumplimiento del objeto de este mandato especial asl como para suscribir, recibir
notificaciones, interponer recursos, transigir, negociar, desistir, sustituir en los mismos términos
en que aqul se le confiere el presente mandato, reasumir, presentar y solicitar toda la
documentacién necesaria para el cabal cumplimiento de lo encomendado, asi como para
ejercer cualquier otra atribucion requerida para el efecto.

De tal manera que no se diga en ningun momento que le hicieron falta facultades para

De conformidad con el decreto 806 del 2020 manifiesto que el correo electrénico del
profesional del derecho es crcastrorblawyers@gmail.com

- L

Atentamente

HENRY ANANIAS JIMENEZ MALDONADO
C.C. 79.500.341

https://mail.google.com/mail/u/1 ?Iksfc:ie?ﬁﬂaee&view=pt&search=aIl&permmsgld=msg—f%3m692433587338575752&simpl=msg-f%3A1692433 gy iy




22/2/2021 Gmail - RV: DERECHO DE PETICION ART.23CN

M Gma“ Cristian Castro <crcastrorblawyers@gmail.com>

RV: DERECHO DE PETICION ART.23CN

henry jimenez <henry.a86@hotmail.com> 22 de febrero de 2021 a las 16:48
Para: Cristian Castro <crcastrorblawyers@gmail.com>

De: henry jimenez

Enviado: lunes, 8 de febrero de 2021 6:28 p. m.

Para: jairhernandez@morefar.co <jairhernandez@morefar.co>; Giovanny Gémez
<giovannygomez@morefar.co>

Cc: Yader Alfredo Gonzalez Guarnizo <yagongua@davivienda.com>

Asunto: DERECHO DE PETICION ART.23CN

sefiores Davivienda,
oficina Morefar (abogado Externo)

ref. SOLICITUD RESPUESTA A PROPUESTA DE PAGO.

Henry Ananias Jiménez Maldonado identificado con c.c. 79500341 de Bogotd, haciendo uso de mis

derechos constitucionales me dirijo a ustedes con el fin de solicitar respuesta a la propuesta de pago y
presentada el dia 10 de diciembre del afio 2020 la cual fue enviada al sefior Giovanny Gémez y Jair

Hern_énd:z. quienes manifiestan son los encargados de mi proceso ante Davivienda.

#«HECHOS:

1. Se presento propuesta de pago formal el dia 12 de noviembre del aﬁb‘ 2020,
2. De acuerdo a |a respuesta recibida el 10 de diciembre del afio 2020 por parte del banco, me
informan que el piso de negociacién es de 80.000.000.

3. El dia 10 de diciembre 2020 se realiza nuevamente é| envié de la contra propuesta atendiendo la
sugerencia de las directivas del banco.

4. El dia 15 de enero del afio 2021 el sefior Jair Hernandez me informo que mi propuesta se
encontraba en comité.

5. Al dia de hoy no ha sido posible obtener informacién alguna.

PETICION:

1. Solicito respetosamente emitir respuesta de fondo a mi contrapropuesta de pago
teniendo en cuenta mi condicién econémica actual.

2. Solicito informacién del personal a cargo de mi obligacién con el fin de lograr un acuerdo
de pago efectivo, ya que llevo més de 1 afio tratando de llegar a un acuerdo y me ha sido
imposible.

3. Se tenga en cuenta la informacién enviada por la funcionaria Sra. JULIANA SAVEEDRA

BAHAMON donde me afirma que el valor de negociacion era de 80.000.000 a lo que he
accedido sin obtener respuesta.

ADJUNTOS: contrapropuesta y pantallazo respuesta davivienda

en espera de sus comentarios,

https://mail.google.com/mail/u/1 ?ik-fc:ia?ﬂoaee&vlew=pl&saarchnaIl&pammsgid=msg-f%3A1 69243367303241 27318&simpl=msg-f%3A1692433... 1/2
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HENRY ANANIAS JIMENEZ MALDONADO
C.C.79500341 "

2 archivos adjuntos
-@ propuesta leasing dic 10 2020.pdf
254K
bk piso negocio davivienda.pdf
246K
.
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Bogotd, noviembre 11 de 2020

Sefiores:
YADER ALFREDO GONZALEZ

Gerencia.de normalizacién juridica Banca empresas.
CUIDAD.

PROPUESTA DE PAGO

Cordial saludo

De acuerdoa visita realizada a la oficina:de abogados MOREFAR que llevan el cobro de la cartera
que adeudo a Leasing Bollvarme permito poner a su consideracién |a siguiente propuesta con el
fin de dar por terminado el proceso.actual y quedar a paz y salvo.con ustedes,

. mmﬁm consiste enicancelar la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50:000.000) en 2
M:minﬁilk&es decir cancelar la suma de $30.000.000 treinta millones de. pesos el dia 27 de
: en ' y/el saldo correspondiente a ($20.000.000) VEINTE MILLONES DE PESOS eldia20 dg
' bre del afio en curso junto conilos honorarios de abogado.
™ M‘Iﬁmﬁﬂw siempre ha sido poder pagar esta obligacion'y les solicito me preste su mayor
colaboracién.

Agradezco de antemano la disposicién que se ha tomado para revisar mi caso.

Cordialmente,




242

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

JUZGADO DOCE (12) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE BOGOTA

Carrera 10 n.° 14-33 mezzanine

Bogota D.C., cuatro (4) de marzo de dos mil veintiuno (2021)
Radicado n.” 11001 40 03 007 2010 00095 00

Se reconoce personeria al abogado Cristian Castro Ruiz como
apoderado judicial del demandado Henry Ananias Jiménez Maldonado en los

términos y para los fines en el poder conferido (fl. 241).

Para resolver sobre la solicitud de levantamiento de embargo
decretada sobre el bien inmueble identificado con la matricula inmobiliaria n.”
50C-1251147, no es posible acceder a ello, por cuanto no se encuadra en los
lineamientos del articulo 597 del Codigo General del Proceso. En consecuencia
debera adecuar su pedimento a las previsiones establecidas en el canon 602

ibidem.

No obstante lo anterior se le pone en conocimiento a la parte actora,
la manifestacion realizada por el demandado a folio 239 a 240 del paginario,
asi como la manifestacion de la propuesta de pago (fls. 227 a 231 y 241 vto)

para los fines que estime pertinentes.

Ahora, se le indica al demandado que no es posible “obligar’ a la
parte demandante que acceda y/o suscriba un acuerdo de pago como lo
pretende, comoquiera que esta cuenta con la autonomia para tomar dicha
decision, quedando al libre albedrio de las partes realizar acercamientos o

negociaciones para finiquitar la obligacion que aqui se ejecuta.




Por otra parte, para resolver la solicitud presentada por el extremo
actor, teniendo en cuenta las medidas cautelares decretadas en el sub examine
y de conformidad al crédito que se cobra, el despacho al tenor de lo dispuesto
en el inciso 3 del articulo 599 del Codigo General del Proceso, se limitan las
medidas hasta las decretadas en providencia del 5 de noviembre de 2020 (fl.
217), sin perjuicio que ulteriormente se decreten otras por la no materializacion
de las anteriores, aunado a ello debera tenerse en cuenta que hasta la presente
las partes no han presentado la liquidacion del crédito, en los términos del

articulo 446 ejusdem.

NOTIFIQUESE

- R P S ) \,
i PL\‘V\*\':( F \(:-_*.6 _!‘ anrlis' S C

JOHANNA MARCéLA MARTINEZ GARZON

Juez

[ JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
[ SENTENCIAS DE BOGOTA.

Bogota, D.C » de marzo de 2021
Por anotaciyn en estado n 035 de esta fecha fue notificado el auto
anternor. Fijado a las 8:00 a.m

osecretara
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