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From: ENRIQUE CAICEDO B <encabel731@hotmail.com>

Sent: Sunday, September 12, 2021 2:00:07 PM

To: Servicio al Usuario Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bogota
<servicioalusuariooecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; henry.devia@hdy.com.co <henry.devia@hdy.com.co>
Subject: 110014003 050 2018 00182 00 - INFORME DE ABONOS

Senor

JUEZ 12 DOCE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION SENTENCIAS
j12ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotd D.C.

Ref: PROCESO EJECUTIVO

No. 110014003 050 2018 00182 00

De: EDIFICIO ROSALES 2000 PROPIEDAD HORIZONTAL
Vs: HENRY EDUARDO DEVIA TORRES

INFORME DE ABONOS

ENRIQUE CAICEDO BELTRAN, mayor, identificado como aparece al pie de
mi firma, considerando es mi obligacién legal y ética, a pesar de la
renuncia del poder y terminacién de la relacién contractual con la
demandante, informar al despacho y para los efectos legales, de
acuerdo a lo manifestado por el sefhor demandado HENRY E. DEVIA, el
haber realizado el dia 29 de junio de 2021, un pago mediante
consignaciéon a favor del Edificio Rosales 2000 PH, por la suma de
$9.100.000.00, del cual estoy aportando copia de la consignacion y una
transferencia, del 30 de junio de 2021, a favor de la demandante por
valor de $20.739.430, anexo copia de la transferencia. Informa el
demandado que dichos pagos corresponden a la liquidacion que, al mes
de junio de 2021, le fue entregada por la administracion del Conjunto

residencial.

Del senor juez,

ENRIQUE CAICEDO BELTRAN
C.C. No. 17.313.824 V/cio 4
T.P. No. 75.763 C.S.J. Je
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Senor
JUEZ 12 CIVIL MUNICIPAL DE EJHCUCION SENTENCIAS

j12ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogota D.C.

Ref: PROCESO EJECUTIVO

No. 110014003 050 2018 00182 00

De: EDIFICIO ROSALES 2000 PROPIEDAD HORIZONTAL
Vs: HENRY EDUARDO DEVIA TORRES

INFORME DE ABONO

ENRIQUE CAICEDO BELTRAN, mayor, identificado como aparece
al pie de mi firma, considerando es mi obligacién legal y ética,
a pesar de la renuncia del poder y terminacion de la relacion
contractual con la demandante, informar al despacho y para
los efectos legales, de acuerdo a lo manifestado por el senor
demandado HENRY E. DEVIA, el haber realizado el dia 29 de
junio de 2021, un pago mediante consignacién a favor del
Edificio Rosales 2000 PH, por la suma de $9.100.000.00, del cual
estoy aportando copia de la consignacién y una transferencia,
del 30 de junio de 2021, a favor de la demandante por valor de
$20.739.430, anexo copia de la transferencia. Informa el
demandado que dichos pagos corresponden a la liquidacién
que al mes de junio de 2021, le fue entregada por la
administraciéon del Conjunto residencial.

Del senor juez,

e el

ENRIQUE CAICEDO BELTRAN
C.C. No. 17.313.824 V/cio
T.P: No. 75.763 C.5.J.

Calle 12B No. 7-80 Of. 326 @R Cel. 3105857128-3208525388 Bogota D.C.
Correo:.encabel731@hotmail.com
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Mié 15/09/2021 8:00

Para: Servicio al Usuario Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bogota <servicioalusuariooecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
henry.devia@hdy.com.co <henry.devia@hdy.com.co>
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From: ENRIQUE CAICEDO B <encabel731@hotmail.com>

Sent: Sunday, September 12, 2021 2:00:07 PM

To: Servicio al Usuario Ejecucion Civil Municipal - Seccional Bogota
<servicioalusuariooecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>; henry.devia@hdy.com.co <henry.devia@hdy.com.co>
Subject: 110014003 050 2018 00182 00 - INFORME DE ABONOS

Senor

JUEZ 12 DOCE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION SENTENCIAS
j12ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotd D.C.

Ref: PROCESO EJECUTIVO

No. 110014003 050 2018 00182 00

De: EDIFICIO ROSALES 2000 PROPIEDAD HORIZONTAL
Vs: HENRY EDUARDO DEVIA TORRES

INFORME DE ABONOS

ENRIQUE CAICEDO BELTRAN, mayor, identificado como aparece al pie de
mi firma, considerando es mi obligacién legal y ética, a pesar de la
renuncia del poder y terminacién de la relacién contractual con la
demandante, informar al despacho y para los efectos legales, de
acuerdo a lo manifestado por el senor demandado HENRY E. DEVIA, el
haber realizado el dia 29 de junio de 2021, un pago mediante
consignacién a favor del Edificio Rosales 2000 PH, por la suma de
$9.100.000.00, del cual estoy aportando copia de la consignacidon y una
transferencia, del 30 de junio de 2021, a favor de la demandante por
valor de $20.739.430, anexo copia de la ftransferencia. Informa el
demandado que dichos pagos corresponden a la liquidacién-que,“al mes
de junio de 2021, le fue entregada por la administracién del Conjunto
residencial.

Del sefior juez,

ENRIQUE CAICEDO BELTRAN
C.C. No.17.313.824 V/cio
T.P. No. 75.763 C.8.J.
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Senor
JUEZ 12 CIVIL MUNICIPAL DE EJHCUCION SENTENCIAS

j12ejecmbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotd D.C.

Ref: PROCESO EJECUTIVO

No. 110014003 050 2018 00182 00

De: EDIFICIO ROSALES 2000 PROPIEDAD HORIZONTAL
Vs: HENRY EDUARDO DEVIA TORRES

INFORME DE ABONO

ENRIQUE CAICEDO BELTRAN, mayor, identificado como aparece
al pie de mi firma, considerando es mi obligacién legal y ética,
a pesar de la renuncia del poder y terminaciéon de la relacion
contractual con la demandante, informar al despacho y para
los efectos legales, de acuerdo a lo manifestado por el senor
demandado HENRY E. DEVIA, el haber realizado el dia 29 de
junio de 2021, un pago mediante consignacion a favor del
Edificio Rosales 2000 PH, por la suma de $9.100.000.00, del cual
estoy aportando copia de la consignacion y una transferencia,
del 30 de junio de 2021, a favor de la demandante por valor de
$20.739.430, anexo copia de la transferencia. Informa el
demandado que dichos pagos corresponden a la liquidacién
que al mes de junio de 2021, le fue entregada por la
administracién del Conjunto residencial.

Del senor juez,

ENRIQUE CAICEDO BELTRAN
C.C.No. 17.313.824 V/cio
T.P. No; 75.763 &Sd:

Calle 12B No. 7-80 Of. 326 ™ Cel. 3105857128-3208525388 Bogota D.C.
Correo:encabel1731@hotmail.com




REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

&)
JUZGADO DOCE (12) CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE

SENTENCIAS DE BOGOTA
Carrera 10° n.° 14 -33 - mezzanine

Bogota D.C., dos (2) de diciembre de dos mil veintiuno (2021)

Radicado n.” 11001 40 03 050 2018 00182 00

Visto el memorial que antecede, de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 76 del Codigo General del Proceso, se acepta la
renuncia al poder presentada por el abogado Enrique Caicedo Beltran, como

apoderado judicial de la parte demandante.

Asi mismo, se reconoce a la abogada Carolina Contreras
Cardenas, para actuar en representacion del demandante, en los términos

y para los fines del poder conferido.

Ahora bien, los informes de abonos realizados por el demandado
y presentados por la parte actora, obren en autos, ténganse en cuenta para
los fines legales pertinentes y ponganse en conocimiento de las partes (f1s.55

a 62).

De otro lado, revisadas las presentes actuaciones y a fin de
continuar el tramite legal correspondiente, por secretaria rindase informe
de los titulos judiciales que se encuentren a ordenes del presente tramite y
oficiese al Juzgado de origen para que previa conversion, proceda a dejar a
disposicion de este despacho los depositos judiciales existentes en dicha
agencia judicial para el proceso de la referencia. (Cuenta n.” 110012041800
Banco Agrario de Colombia). Tramitese y enviese el oficio aqui ordenado

conforme a lo dispuesto en el articulo 11 del Decreto 806 de 2020.

Hecho lo anterior, entréguense los titulos judiciales que se
encuentren a ordenes del presente tramite en favor del extremo demandante
hasta la concurrencia de las liquidaciones de crédito y costas aprobadas en

el presente asunto, teniendo en cuenta los dineros que ya se hayan

entregado.

10.




[gualmente, cuando observe que en el aplicativo de “consulta de
procesos” de la pagina de la Rama Judicial www.ramajudicial.gov.co y para
el proceso de su interés se encuentre registrada la actuacion “constancia
secretarial” con la anotacion “titulos autorizados”, en cumplimiento al
numeral 5 de la Circular PCSJC20-17 emitida por el Consejo Superior de la
Judicatura, el beneficiario debe acercarse directamente a las oficinas del

Banco Agrario del Colombia para realizar el respectivo cobro.

Finalmente, se solicita a la secretaria que, si previamente ya hay
orden de entrega de titulos judiciales y se encuentra pendiente saldo a favor
de la parte demandada, se proceda a cumplir dicha orden sin necesidad que
el proceso este ingresando al despacho, y en caso que ya se encuentre paga
la totalidad de la liquidacion del crédito y costas, se ingrese para proveer lo

que en derecho corresponda.

NOTIFIQUESE,

JUEZ
‘ (2)

S— | S, vl S —
JUZGADO DOCE CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE BOGOTA.
Bogota, D.C., 3 de diciembre de 2021
Por anotacion en estado n. 156 de esta fecha fue notificado el
auto anterior. Fijado a las 8:00 a.m
Secretaria,

YEIMY KATHERINE RODRIGUEZ NUNEZ |




