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RV: REMITO LIQUIDACIÓN CRÉDITO Y SOLCIITUD DE OFICIAR A TRANSUNION.

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 06/04/2022 9:39
Para: Dayme Efrain Ramos Bohorquez <dramosb@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Juan Camilo Cacante Mazo
<jcacantm@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 02 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: miércoles, 6 de abril de 2022 9:29

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: SOCRENAL LTDA <socrenal@gmail.com>

Asunto: RV: REMITO LIQUIDACIÓN CRÉDITO Y SOLCIITUD DE OFICIAR A TRANSUNION.
 

Señores
Juzgado 01 Civil Circuito de Ejecución de Sentencias - Medellín Antioquia.


Radicado: 05001-31-03-002-2021-00312-00

Cordial Saludo

Se reenvía correo para su respectivo tramite.

Favor Acusar Recibido


Orangel Hernández Arias 
Asistente Judicial 
Juzgado 2 Civil Circuito de Oralidad de Medellín

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL               
     CIRCUITO DE ORALIDAD DE               
                   MEDELLÍN                                

Recepción memoriales: Lunes a viernes de 8 a.m. a  5 p.m. en el correo:
ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co.  RECUERDE indicar en el asunto del correo electrónico, el
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radicado del proceso Ej: 2020-00001. Los memoriales que se reciban por fuera de éste horario, se
entenderán presentados al día hábil siguiente. 

Estados electrónicos y traslados secretariales: en la página
Web:https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-002-civil-del-circuito-de-medellin/97 o encuéntrelos
también con el siguiente código QR:

De: Abogado J. Elias Araque G. LTDA <socrenal@gmail.com>

Enviado: jueves, 10 de febrero de 2022 10:01 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Circuito - Antioquia - Medellin <ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: REMITO LIQUIDACIÓN CRÉDITO Y SOLCIITUD DE OFICIAR A TRANSUNION.
 
Señor: 
JUEZ 2° CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN 
Medellín, Antioquia. 
Dirección electrónica: ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co 

REF.: PROCESO: EJECUTIVO. 
RDO: 05001 31 03 002 2021 00312 00 
DTE: COLIMPEX GROUP SAS. 
DDO: CESAR CAMILO GONZALEZ BUITRAGO. 
ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN CRÉDITO.  


Cordial saludo.

Se adjunta tres (3) archivos en formato PDF, así:

1) Memorial remitiendo la liquidación de crédito. 
2) Liquidación de crédito. 
3) Solicitud de oficiar a TRANSUNION.
-- 


socrenal


Escritorio Jurídico
J. ELIAS ARAQUE G.

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fjuzgado-002-civil-del-circuito-de-medellin%2F97&data=04%7C01%7Cjcacantm%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C60138038879c4df7a50b08da17db367d%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637848527518274288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=DZRG0rjr9%2BJWkVVyqe8FnJJuwOZ186E%2Fo%2F%2B46cla584%3D&reserved=0
mailto:ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Gerencia Jurídica
socrenal@gmail.com
PBX.  444 81 22  - 311 397 07 30

Síganos en: www.escritoriojuridico.co

mailto:socrenal@une.net.co
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fgmail.com%2F&data=04%7C01%7Cjcacantm%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C60138038879c4df7a50b08da17db367d%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637848527518274288%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eRdXn%2FCpxeA1UJxXTPZ%2BfvseJW9frhwgV8NxStxclkw%3D&reserved=0


J. ELIAS ARAQUE G. 

BIVIANA ARAQUE TORO 

Abogados Titulados U. de A. / U. S. de B. 

Carrera 35 A No. 15 B - 35 Oficina 208 de Medellín 

Centro de Negocios Prisma 

socrenal@gmail.com 

PBX: 444 81 22  

Celular: 311 397 07 30 

Señor: 
JUEZ 2° CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN 
Medellín, Antioquia. 

Dirección electrónica: ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

 
 
 
 
REF.: PROCESO: EJECUTIVO. 
  RDO:  05001 31 03 002 2021 00312 00 

DTE: COLIMPEX GROUP SAS. 
DDO: CESAR CAMILO GONZALEZ BUITRAGO. 
ASUNTO: ACTUALIZACIÓN DE LIQUIDACIÓN CRÉDITO.  

 
Cordial saludo señor(a) Juez(a). 
 
El suscrito, J. ELIAS ARAQUE G., abogado inscrito y en ejercicio, identificado como lo 
anoto al pie de mi firma, obrando en mi calidad de apoderado de la sociedad demandante 
en el proceso de la referencia, por medio de este escrito me dirijo a su despacho, a fin de 
remitir la liquidación de crédito con fundamento en la sentencia proferida por su despacho. 
 
La liquidación se realiza con fundamento en el artículo 446 del C.G.P., así: 

 
Capital:        $145.000.000,00 + 
Intereses de mora:       $119.547.193,00 
Agencias en Derecho:      $5.700.000,00 
TOTAL:        $270.247.193,93 
 
TOTAL: CAPITAL + INTERESES DE MORA + 
AGENCIAS EN DERECHO:     $270.247.193,93 
 
Adjunto la tabla de liquidación de crédito. 
 
Le ruego impartir aprobación a la presente liquidación de crédito. 
 
Con el respeto y la consideración personal.  
 
Cordialmente, 

 
 
Medellín, febrero 10 de 2022. Hora: 09:52 a.m. 
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J. ELIAS ARAQUE G. 

BIVIANA ARAQUE TORO 

Abogados Titulados U. de A. / U. S. de B. 

Carrera 35 A No. 15 B - 35 Oficina 208 de Medellín 

Centro de Negocios Prisma 

socrenal@gmail.com 

PBX: 444 81 22  

Celular: 311 397 07 30 

 
Señor: 
JUEZ 2° CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN 
Medellín, Antioquia. 

Dirección electrónica: ccto02me@cendoj.ramajudicial.gov.co 
 

 
 
 
 
REF.: PROCESO: EJECUTIVO. 
  RDO:  05001 31 03 002 2021 00312 00 

DTE: COLIMPEX GROUP SAS. 
DDO: CESAR CAMILO GONZALEZ BUITRAGO. 
 C.C. No.: 14.676.316 
ASUNTO: OFICIAR A TRANSUNION / EMBARGO DE CUENTAS. 

 
Respetado Señor(a) Juez(a). 
 

El suscrito, J. ELIAS ARAQUE G., abogado inscrito y en ejercicio, obrando en mi calidad 
de apoderado de la sociedad demandante en el proceso de la referencia, le ruego 
comedidamente se sirva OFICIAR a la entidad TRANSUNIÓN, a fin de que se sirva 
certificar los números de cuentas y nombre de las entidades financieras en las cuales el 
demandado: CESAR CAMILO GONZALEZ BUITRAGO, identificado con la cédula No. 
14.676.316, posee cuentas de ahorros, corrientes y demás depósitos financieros, petición 
que hago con fundamento en lo manifestado en la sentencia proferida por: 
 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, con Ponencia del Consejero: Ricardo 
Hoyos Duque, radicación número: 25000-23-25-000-1997-4432-02(25809) del 17 de 
Junio de 2004 donde se estudió: 
 

“El tribunal negó el embargo solicitado por el ejecutante “de los dineros que 
el ISS tenga en cuenta corriente de los bancos de la ciudad de Bogotá”, por 
considerar, que no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 513 
del C. P. C., al “no enunciar cuales eran los establecimientos bancarios, las 
agencias o sucursales y los números de cuentas donde se encuentran 
depositados los dineros de la ejecutada”.   

 
“Advierte la sala que sobre embargo de sumas de dinero depositadas 
en establecimientos bancarios y similares, no establecen que para la 
procedencia de la medida cautelar, el solicitante deba suministrar la 
información que el a quo señala. Para la sala, nada impide que para dar 
cumplimiento a la medida cautelar que se solicite en ese sentido, el a 
quo oficie a las diferentes entidades bancarias con el fin de que cada 
una de ellas proceda al embargo, si el ejecutado posee allí cuentas 
bancarias, o comunicarle al tribunal la imposibilidad de practicarlo, por 
inexistencia de la cuenta, ya que resulta “imposible pretender que el 
solicitante tenga un conocimiento preciso y detallado de las cuentas en 
que están depositados los dineros del ejecutado, así como su 

mailto:socrenal@gmail.co


identificación numérica.  Nota de Relatoría: Ver Exp. 17357 de 2 de 
noviembre de 2000.”  
 
“De acuerdo con lo anterior, la solicitud de embargo y secuestro de los 
dineros pertenecientes al Instituto de los Seguros Sociales presentada por la 
parte ejecutante se ajustó a las disposiciones legales y en consecuencia, se 
revocará la providencia impugnada y se decretará la medida cautelar 
solicitada por el ejecutante, teniendo en cuenta los establecimientos 
bancarios enunciados por el recurrente en el memorial del recurso”. 

 
Una vez proferido el auto que ordene oficiar y se expida el oficio con destino a la entidad 
TRANSUNION, le ruego al despacho se sirva copiar el mensaje de envió de radicación del 
mentado oficio al correo electrónico del suscrito: socrenal@gmail.com, a fin de conocer en 
tiempo real la fecha de radicación del oficio a TRANSUNION. 
 
Le ruego proveer positivamente. 
 
Con el respeto y las consideraciones personales.  
 
Cordialmente, 
 

 
 
Medellín, febrero 10 de 2022. Hora: 09:59 a.m. 
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RDO: 05001 31 03 002 2021 00312 00

DTE: COLIMPEX GROUP SAS

DDO: CESAR CAMILO GONZALEZ BUITRAGO.

Plazo Hasta 01-mar-99

14-mar-99

Máxima 01-ene-07

 Mora Hasta (Hoy) 
28-feb-22 04-ene-07

Comercial x

Máxima Consumo

Microc u Ot

Brio. Cte.
Máxima 

Mensual 
Tasa

 Inserte en esta 

columna 

Desde Hasta Efec. Anual Autorizada Aplicable
 capitales, 

cuotas u otros 
Capital liquidable Días Intereses

22-oct-18 31-oct-18 1,5 0,00 0,00 0,00

22-oct-18 31-oct-18 19,63% 2,17% 2,174% 145.000.000,00 145.000.000,00 9 945.694,52

01-nov-18 30-nov-18 19,49% 2,16% 2,160% 145.000.000,00 30 3.132.271,05

01-dic-18 31-dic-18 19,40% 2,15% 2,151% 145.000.000,00 30 3.119.369,85

01-ene-19 31-ene-19 19,16% 2,13% 2,128% 145.000.000,00 30 3.084.906,10

01-feb-19 28-feb-19 19,70% 2,18% 2,181% 145.000.000,00 30 3.162.325,87

01-mar-19 31-mar-19 19,37% 2,15% 2,148% 145.000.000,00 30 3.115.066,71

01-abr-19 30-abr-19 19,32% 2,14% 2,143% 145.000.000,00 30 3.107.891,74

01-may-19 31-may-19 19,34% 2,15% 2,145% 145.000.000,00 30 3.110.762,18

01-jun-19 30-jun-19 19,30% 2,14% 2,141% 145.000.000,00 30 3.105.020,68

01-jul-19 31-jul-19 19,28% 2,14% 2,139% 145.000.000,00 30 3.102.149,00

01-ago-19 31-ago-19 19,32% 2,14% 2,143% 145.000.000,00 30 3.107.891,74

01-sep-19 30-sep-19 19,32% 2,14% 2,143% 145.000.000,00 30 3.107.891,74

01-oct-19 31-oct-19 19,10% 2,12% 2,122% 145.000.000,00 30 3.076.276,36

01-nov-19 30-nov-19 19,03% 2,11% 2,115% 145.000.000,00 30 3.066.201,33

01-dic-19 31-dic-19 18,91% 2,10% 2,103% 145.000.000,00 30 3.048.912,29

01-ene-20 31-ene-20 18,77% 2,09% 2,089% 145.000.000,00 30 3.028.713,63

01-feb-20 29-feb-20 19,06% 2,12% 2,118% 145.000.000,00 30 3.070.520,13

01-mar-20 31-mar-20 18,95% 2,11% 2,107% 145.000.000,00 30 3.054.677,77

01-abr-20 30-abr-20 18,69% 2,08% 2,081% 145.000.000,00 30 3.017.157,92

01-may-20 31-may-20 18,19% 2,03% 2,031% 145.000.000,00 30 2.944.708,95

01-jun-20 30-jun-20 18,12% 2,02% 2,024% 145.000.000,00 30 2.934.534,89

01-jul-20 31-jul-20 18,12% 2,02% 2,024% 145.000.000,00 30 2.934.534,89

01-ago-20 31-ago-20 18,29% 2,04% 2,041% 145.000.000,00 30 2.959.230,00

01-sep-20 30-sep-20 18,35% 2,05% 2,047% 145.000.000,00 30 2.967.935,10

01-oct-20 31-oct-20 18,09% 2,02% 2,021% 145.000.000,00 30 2.930.172,22

01-nov-20 30-nov-20 17,84% 2,00% 1,996% 145.000.000,00 30 2.893.761,48

01-dic-20 31-dic-20 17,46% 1,96% 1,957% 145.000.000,00 30 2.838.227,61

01-ene-21 31-ene-21 17,32% 1,94% 1,943% 145.000.000,00 30 2.817.709,78

01-feb-21 28-feb-21 17,54% 1,97% 1,965% 145.000.000,00 30 2.849.938,03

01-mar-21 31-mar-21 17,41% 1,95% 1,952% 145.000.000,00 30 2.830.903,41

01-abr-21 30-abr-21 17,31% 1,94% 1,942% 145.000.000,00 30 2.816.243,02

01-may-21 31-may-21 17,22% 1,93% 1,933% 145.000.000,00 30 2.803.034,99

01-jun-21 30-jun-21 17,21% 1,93% 1,932% 145.000.000,00 30 2.801.566,63

01-jul-21 31-jul-21 17,18% 1,93% 1,929% 145.000.000,00 30 2.797.160,58

01-ago-21 31-ago-21 17,24% 1,94% 1,935% 145.000.000,00 30 2.805.971,23

01-sep-21 30-sep-21 17,19% 1,93% 1,930% 145.000.000,00 30 2.798.629,42

01-oct-21 31-oct-21 17,08% 1,92% 1,919% 145.000.000,00 30 2.782.463,31

01-nov-21 30-nov-21 17,27% 1,94% 1,938% 145.000.000,00 30 2.810.374,39

01-dic-21 31-dic-21 17,46% 1,96% 1,957% 145.000.000,00 30 2.838.227,61

01-ene-22 31-ene-22 17,66% 1,98% 1,978% 145.000.000,00 30 2.867.484,56

01-feb-22 28-feb-22 18,30% 2,04% 2,042% 145.000.000,00 30 2.960.681,24

 145.000.000,00 1209 119.547.193,93

145.000.000,00

119.547.193,93

LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO

Resultados >>

SALDO DE CAPITAL

SALDO DE INTERESES

TOTAL CAPITAL MÁS INTERESES ADEUDADOS $264.547.193,93

Mora TEA pactada, a mensual >>>

Tasa  mensual pactada             >>>

Resultado tasa pactada o pedida >>

Saldo de capital, Fol.  >>

Intereses en sentencia o liquidación anterior, Fol.  >>

Vigencia

JUZGADO SEGUNDO (2°) CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLIN

LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO

Medellín, Febrero diez (10) de Dos Mil Veintidós (2022)

Plazo TEA pactada, a mensual >>>

Tasa  mensual pactada             >>>

Resultado tasa pactada o pedida >>


