29/7/22, 16:28 Correo: Juan Camilo Cacante Mazo - Outlook

RV: MEMORIAL ALLEGO LIQUIDACION RAD: 05 001 3103 011 2017 00735 00 - ENVIA
ABOGADO MANUEL JOSE SANCHEZ BEDOYA

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 28/07/2022 14:14

Para: Juan Camilo Cacante Mazo <jcacantm@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Dayme Efrain Ramos Bohorquez
<dramosb@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (309 KB)
MEMORIAL ALLEGO LIQUIDACION - MARTHA GOMEZ.pdf;

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j0lejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 28 de julio de 2022 13:35

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: MEMORIAL ALLEGO LIQUIDACION RAD: 05001 3103 011 2017 00735 00 - ENVIA ABOGADO MANUEL
JOSE SANCHEZ BEDOYA

Maria Victoriaw Dominguesz A.

Escribiente

Juggado Primero- Civil del Circuito- de Ejecucion
Medellinv

Este documento fue enviado directamente desde el correo institucional del empleado responsable de firma.

IMPORTANTE: Se le informa al usuario que cualquier respuesta o radicacion
de memoriales para los procesos debe ser enviada al correo electrénico
institucional del centro de servicios de los Juzgados de Ejecucion Civil Circuito
de Medellin: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co los enviados a este
correo se tendran por no recibidos.

De: Manuel Sanchez <ofiabo@une.net.co>

Enviado: jueves, 28 de julio de 2022 1:17 p. m.

Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j0lejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: MEMORIAL ALLEGO LIQUIDACION RAD: 05001 3103011 2017 00735 00 - ENVIA ABOGADO MANUEL
JOSE SANCHEZ BEDOYA
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29/7/22, 16:28 Correo: Juan Camilo Cacante Mazo - Outlook

De: Manuel Sanchez <ofiabo@une.net.co>

Enviado el: jueves, 28 de julio de 2022 12:16 p. m.

Para: 'j0lejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co' <j01lejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: MEMORIAL ALLEGO LIQUIDACION RAD: 05 001 31 03 011 2017 00735 00 - ENVIA ABOGADO MANUEL
JOSE SANCHEZ BEDOYA

Buenas tardes secretaria JUZGADO PRIMERO CIVIL CIRCUITO EJECUCCION DE SENTENCIAS MEDELLIN allego
escrito con liquidaciéon de crédito solicitud 2 folios cordialmente MANUEL JOSE SANCHEZ-BEDOYA ABOGADO
C.C 98487831 T.P No 63.646 del CS DE LA J.correo electrronico : ofiabo@une.net.co

De: Paula Andrea P. <andrea201929@hotmail.com>

Enviado el: jueves, 28 de julio de 2022 12:08 p. m.

Para: ofiabo@une.net.co

Asunto: MEMORIAL ALLEGO LIQUIDACION RAD: 05 001 31 03 011 2017 00735 00 - ENVIA ABOGADO MANUEL
JOSE SANCHEZ BEDOYA

Buenas Tardes:

Adjunto memorial con 2 folios.

MANUEL JOSE SANCHEZ BEDOYA
CC N° 98.487.831 de Bello (Ant)
T.P. N° 63.646 del C.S de la].
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MANUEL JOSE SANCHEZ BEDOYA
ABOGADO U. DE M.

Medellin, 27 de julio del 2.022.

Sefores:
JUZGADO PRIMERO (1°) CIVIL DEL CIRCUIT O DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE MEDELLIN
E. S. D.

JUZGADO DE ORIGEN: 11° CIVIL DEL CIRCUITO DE MEDELLIN
REFERENCIA: EJECUTIVO HIPOTECARIO

DEMANDANTE: MARTHA OLIVA GOMEZ GOMEZ
DEMANDADA: MARIA PRAXEDES CASTRILLON ARISTIZABAL
RADICADO: 05 001 81 03 011 2017 00785 00

ASUNTO: ACTUALIZACION LIQUIDACION DE CREDITO.

Me dirjo a Usted respetuosamente para allegar la hquidacion del crédito de los dos titulos
valores que son el soporte juridico de la obligacion principal que se garantizan con el titulo
hipotecario.

Como consta en el expediente desde el mes de junio se dio respuesta oportuna por parte de
CATASTRO DE PUERTO NARE en consecuencia teniendo una base catastral sobre el
precio del predio de la cual el Juzgado con base en lo advertido en el articulo 444 numeral 4°
del C.G del P., hara las precisiones del caso teniendo en cuenta que mi mandante ya habia
aportado un avaltio comercial, por lo tanto solicitamos igualmente fijacion de la fecha para la
diligencia de remate, por el impago de las obligaciones adeudadas por la deudora MARIA

PRAXEDES CASTRILLON ARISTIZABAL.

LIQUIDACION

22-feb-18  26-feb-18 2,15% 10.000.000 5 214.800,00

27-feb-18 28-feb-18 2,15% 277.500.000 4 5.966.250,00
1-mar.-18 | 31-mar.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-abr.-18 30-abr.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-may.-18 31-may.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-jun.-18 30-jun.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-jul.-18 31-jul.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1l-ago.-18 31-ago.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-sep.-18 30-sep.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-oct.-18 31-oct.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-nov.-18 30-nov.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-dic.-18 31-dic.-18 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-ene.-19 31-ene.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-feb.-19 28-feb.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-mar.-19 | 31-mar.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-abr.-19 30-abr.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-may.-19 31-may.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-jun.-19 30-jun.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-jul.-19 31-jul.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1l-ago.-19 31-ago.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-sep.-19 30-sep.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-oct.-19 31-oct.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
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MANUEL JOSE SANCHEZ BEDOYA
ABOGADO U. DE M.

1-nov.-19 | 30-nov.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-dic.-19 | 31-dic.-19 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-ene.-20 | 31-ene.-20 2,150% 287.500.000 30 6.181.250,00
1-feb.-20 | 29-feb.-20 3,400% 287.500.000 30 9.775.000,00
1-mar.-20 | 31-mar.-20 3,400% 287.500.000 30 9.775.000,00
1-abr.-20 | 30-abr.-20 3,120% 287.500.000 30 8.970.000,00
1-may.-20 | 31-may.-20 3,120% 287.500.000 30 8.970.000,00
1jun.-20 | 30-jun.-20 3,120% 287.500.000 30 8.970.000,00
1-jul-20 | 31-jul.-20 2,840% 287.500.000 30 8.165.000,00
1-ago.-20 | 31-ago.-20 2,840% 287.500.000 30 8.165.000,00
1-sep.-20 | 30-sep.-20 2,840% 287.500.000 30 8.165.000,00
1-oct.-20 | 31-oct.-20 3,140% 287.500.000 30 9.027.500,00
1-nov.-20 | 30-nov.-20 3,140% 287.500.000 30 9.027.500,00
1-dic.-20 | 31-dic.-20 3,140% 287.500.000 30 9.027.500,00
l-ene.-21 | 31-ene.-21 3,140% 287.500.000 30 9.027.500,00
1-feb.-21 | 28-feb.-21 3,140% 287.500.000 30 9.027.500,00
1-mar.-21 | 31-mar.-21 3,140% 287.500.000 30 9.027.500,00
l-abr.-21 | 30-abr.-21 3,200% 287.500.000 30 9.200.000,00
1-may.-21 | 31-may.-21 3,200% 287.500.000 30 9.200.000,00
1jun.-21 | 30-jun.-21 3,200% 287.500.000 30 9.200.000,00
1-jul.-21 31-jul.-21 3,178% 287.500.000 30 9.136.750,00
1-ago.-21 | 31-ago.-21 3,178% 287.500.000 30 9.136.750,00
1-sep.-21 | 30-sep.-21 3,178% 287.500.000 30 9.136.750,00
l-oct.-21 | 31-oct.-21 3,113% 287.500.000 30 8.949.875,00
1-nov.-21 | 30-nov.-21 3,113% 287.500.000 30 8.949.875,00
1-dic.-21 | 31-dic.-21 3,113% 287.500.000 30 8.949.875,00
l-ene.-22 | 30-ene.-22 3,122% 287.500.000 30 8.975.750,00
31-ene.-22 | 1-mar.-22 3,122% 287.500.000 30 8.975.750,00
2-mar.-22 | 31-mar.-22 3,122% 287.500.000 30 8.975.750,00
1-abr.-22 | 30-abr.-22 3,164% 287.500.000 30 9.096.500,00
1-may.-22 | 31-may.-22 3,164% 287.500.000 30 9.096.500,00
1-jun.-22 | 30-jun.-22 3,164% 287.500.000 30 9.096.500,00

409.546.425,00
o 697.046.425

{ B
EL JOSE SANCHEZ BEDOYA
CC N° 98.487.831 de Bello (Ant)

T.P. N° 63.646 del C.S de la].
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