30/8/22, 9:36 Correo: Ana Maria Posada Velez - Outlook

RV: Solicitud remision respuesta Bancolombia a oficio nro. 1166V y Allega liquidacion
del crédito - Ref: Ejecutivo Conexo - Ejecutante: Liberty Seguros S.A - Ejecutado:
Fabricasas - Rdo: 2019 00112 - Juzgado 1 Civil del Cto de Ejecucion de Sentencias M...

Dayme Efrain Ramos Bohorquez <dramosb@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 30/08/2022 8:45

Para: Ana Maria Posada Velez <aposadave@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mj 1 archivos adjuntos (438 KB)
SOLICITUD REMISION RESPUESTA BANCOLOMBIA A OFICIO NRO. 1166V Y ALLEGA LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf;

ATENTAMENTE,

DAYME EFRAIN RAMOS B.
OFICIAL MAYOR

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura
e — JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE MEDELLIN

CALLE 5,0 # 51 -23 PISO 2 - EDIFICIO MARISCAL SUCRE -
MEDELLIN

Repuiblica de Colombia

De: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 8 de agosto de 2022 9:17

Para: Juan Camilo Cacante Mazo <jcacantm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Dayme Efrain Ramos Bohorquez
<dramosb@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: Solicitud remision respuesta Bancolombia a oficio nro. 1166V y Allega liquidacion del crédito -
Ref: Ejecutivo Conexo - Ejecutante: Liberty Seguros S.A - Ejecutado: Fabricasas - Rdo: 2019 00112 - Juzgado 1
Civil del Cto de Ejecucidn de Sentencias M...

RAD 12-2019-112

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j0lejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: lunes, 8 de agosto de 2022 8:17

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Solicitud remisién respuesta Bancolombia a oficio nro. 1166V y Allega liquidacion del crédito -
Ref: Ejecutivo Conexo - Ejecutante: Liberty Seguros S.A - Ejecutado: Fabricasas - Rdo: 2019 00112 - Juzgado 1
Civil del Cto de Ejecucidn de Sentencias M...

Maria Victoria Domingues A.

Escribiente

Juggado Primero- Civil del Circuito- de Ejecucion
Medellinv

Este documento fue enviado directamente desde el correo institucional del empleado responsable de firma.
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30/8/22, 9:36 Correo: Ana Maria Posada Velez - Outlook

IMPORTANTE: Se le informa al usuario que cualquier respuesta o radicacién
de memoriales para los procesos debe ser enviada al correo electrénico
institucional del centro de servicios de los Juzgados de Ejecucién Civil
Circuito de Medellin: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co los
enviados a este correo se tendran por no recibidos.

De: Ana Cristina Toror <anacristinatoro@une.net.co>

Enviado: viernes, 5 de agosto de 2022 3:12 p. m.

Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j0lejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: 'anac toro' <anac.toro@toroarango.com.co>; andrea.soto@toroarango.com.co
<andrea.soto@toroarango.com.co>; beronica.torres@toroarango.com.co
<beronica.torres@toroarango.com.co>

Asunto: Solicitud remision respuesta Bancolombia a oficio nro. 1166V y Allega liquidacion del crédito - Ref:
Ejecutivo Conexo - Ejecutante: Liberty Seguros S.A - Ejecutado: Fabricasas - Rdo: 2019 00112 - Juzgado 1 Civil
del Cto de Ejecucién de Sentencias Medellin

Sefiores
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE MEDELLIN
E.S.D

ANA CRISTINA TORO ARANGO, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadania no. 32.144.205 y
portadora de la tarjeta profesional no. 121.342 del C.S de la J, obrando en calidad de apoderada judicial de la
parte ejecutante dentro del proceso de la referencia, por medio del presente me permito solicitar la remision
de la respuesta dada por Bancolombia frente al oficio nro. 1166V, asi mismo, de acuerdo al articulo 446
numeral 1 del Cédigo General del Proceso allego la liquidacion del crédito.

Muchas gracias por su atencion.

Cordialmente,

ANA CRISTINA TORO ARANGO
C.C 32.144.205 de Medellin
T.P121.342 delC.Sdelal
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Sefiores
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE MEDELLIN

Proceso: EJECUTIVO

Ejecutante: LIBERTY SEGUROS S.A

Ejecutado: FABRICASAS S A

Radicado: 2019 -00112

Asunto: SOLICITUD REMISION RESPUESTA BANCOLOMBIA A

OFICIO NRO. 1166V Y ALLEGA LIQUIDACION DEL CREDITO

ANA CRISTINA TORO ARANGO, mayor de edad, domiciliada en Medellin,
identificada con cédula de ciudadania No 32.144.205 de Medellin, abogada en
gjercicio, portadora de la Tarjeta Profesional No-121.342 del C. S de la Judicatura,
actuando como apoderada judicial de la compafia LIBERTY SEGUROS S.A, por
medio del presente me permito solicitar la remisidn de la respuesta allegada por
Bancolombia frente al oficio nro. 1166V, toda vez que la misma fue puesta en
conocimiento por el Juzgado el dia 24 de marzo de 2021 y se solicitd el link del
expediente judicial el dia 25 de marzo de 2021 sin que a la fecha haya sido remitido,
asi mismo, mediante auto con fecha del 17 de mayo de 2021 el juzgado pone en
conocimiento nuevamente la respuesta de Bancolombia y el 23 de junio de 2021 se
solicité dicha respuesta sin que a la fecha haya sido remitida.

Por otro lado, de acuerdo al articulo 446 numeral 1 del Codigo General del Proceso,
nos permitimos aliegar la liquidacién del crédito del proceso de la referencia la cual
se encuentra actualizada al mes de agosto de 2022, arrojando como capital la suma
de $5.360.000 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS) e
intereses moratorios de $1.144.000 (UN MILLON CIENTO CUARENTA 'Y CUATRO
MIL PESOS) para un total de $6.504.000 (SEIS MILLONES QUINIENTOS CUATRO
MIL PESOS) a favor de LIBERTY SEGUROS S.Ay en contra de FABRICASAS S.A.

Abogados



Articulo 446. Liquidacion def crédifo v las costas

Para la liquidacion del crédito y las costas, se observaran las siguientes reglas:

1. Ejecutoriado el aufo que ordene seguir adelante la ejecucién, o nofificada la
sentencia que resuelva sobre las excepciones siempre que no sea totalmente
favorable al ejecutado cualquiera de las partes podra presentar la liquidacién del
crédito con especificacion del capital y de los intereses causados hasta la fecha de
su presentacion, y si fuere el caso de fa conversion a moneda nacional de aquel y de
esfos, de acuerdo con lo dispuesto en el mandamiento ejecutivo, adjuntando los
documentos que la sustenten, si fueren necesarios.

2. De la liquidacion presentada se dara trasfado a la otra parte en la forma prevista en ef
articulo 110, por el término de tres (3) dias, dentro del cual sélo podra formufar objeciones
relativas al estado de cuenta, para cuyo tramite deberd acompanar, so peha de rechazo,
una liguidacion alternativa en la que se precisen los errores puntuales que le atribuye a Jla
fiquidacién objetada.

3. Vencido el trasfado, el juez decidira si aprueba o modifica la liquidacién por auto que solo
serd apelable cuando resuelva una objecion o altere de oficio la cuenta respectiva. El
recurso, que se tramitara en el efecto diferido, no impedira efectuar el remate de bienes, ni
la entrega de dineros al ejecutante en fa parte que no es objefo de apefacion.

4. De la misma manera se procedera cuando se trate de actfualizar la liguidacién en fos
casos previstos en la ley, para lo cual se tomara como base la liquidacion que esté en firme.

PARAGRAFO. El Consejo Superior de la Judicatura implementara los mecanismos
necesarios para apoyar a los jueces en lo relacionado con fa liquidacion de créditos.

(Negrilla y cursiva fuera del texto)

Muchas gracias por su atencion.

Cordialmente,

AN
- ;WA CRISTINA TORO ARANGO

'C. 32.144 /205 de Medelli]
T.P. 121.342 del C.S de la Judicatura




Tasa de interés certificada Liquidacion por periodo

&

1-ene.-2019 31-ene.-2019 6,00% 12-ene.-2019 31-ene.-2019 20 S 5.360.000{ S 17.621,92 S 5.377.621,92
1-feb.-2019 28-feb.-2019 6,00% 1-feb.-2019 28-feb.-2019 28 $ 5.360.000: § 24.670,68 $ 5.402.292,60
1-mar.-2019 31-mar.-2019 6,00% 1-mar.-2019 31-mar.-2019 31 $ 5.360.000: § 27.313,97 $ 5.429.606,57
1-abr.-2019 30-abr.-2019 6,00% -+ 1-abr.-2019 30-abr.-2019 30 5 5.360.0001 & 26.432,88 $  5.456.039,45
I-may.-2019 31-may.-2019 6,00% I-may.-2019 31-may.-2019 31 5 5.360.000{ § 27.313,97 $ 5.483,353,42
1-jun.-2019 30-jun.-2019 6,00% 1-jun.-2019 30-jun.-2019 30 5 5.360.000] & 26.432,88 $ 5.509.786,30

1-jui-2019 31-jul.-2018 6,00% 1-jul.-2019 31-jul.-2019 31 5 5.360.000| 27.313,97 $ 5.537.100,27
1-ago.-2019 31-ago.-2019 6,00% 1-ago.-2019 31-ago.-2019 31 5 5.360.000| 5 27.313,97 S 5.564.414,24
1-sep.-2019 30-sep.-2019 6,00% 1-sep.-2019 30-sep.-2019 30 5 5.360.000| $ 26.432,88 $ 5.550.847,12
1-0ct.-2019 31-oct,-2019 6,00% 1-0ct.-2019 31-0ct.-2019 31 S 5.360.000| 5 27.313,97 $ 5.618.161,09
1-hov.-2019 30-nov.-2019 6,00% 1-nov.-2019 30-nov.-2019 30 S 5.360.000 | $ 26.432,88 $ 5.644.593,97
1-dic.-2019 31-dic.-2019 6,00% 1-dic.-2019 31-dic.-2019 31 S 5.360.000| $ 27.313,97 $ 5.671.907,94
1-ene.-2020 31-ene.-2020 6,00% 1-ene.-2020 31-ene.-2020 31 S 5.360.000 | $ 27.313,97 $ 5.699.221,91
1-feh.-2020 29-feb.-2020 6,00% 1-feh.-2020 29-feb.-2020 29 S 5.360.000 | $ 25.551,78 S 5.724.773,69
1-mar.-2020 31-mar.-2020 6,00% L-mar.-2020 31-mar.-2020 31 S 5.360.000 | $ 27.313,97 S 5.752.087,66
1-abr.-2020 30-abr.-2020 6,00% 1-abr.-2020 30-abr.-2020 30 S 5.360.000 | § 26.432,88 $  5.778.520,54
1-may.-2020 31-may.-2020 6,00% 1-may.-2020 31-may.-2020 31 S 5.360.000 | $ 27.313,97 S 5.805.834,51
1-jun.-2020 30-jun.-2020 6,00% 1-jun.-2020 30-jun.-2020 30 S 5.360.000 | § 26.432,88 $ 5.832.267,39

1-jul.-2020 31-jul.-2020 6,00% 1-jul.-2020 31-jul.-2020 31 S 5.360.000 | $ 27.213,97 S 5.859.581,36
1-ago.-2020 31-ago.-2020 6,00% 1-ago.-2020 31-ago.-2020 31 $ 5.360.000 | $ 27.313,57 $ 5.886.895,33
1-sep.-2020 30-sep.-2020 6,00% 1-sep.-2020 30-s5ep.-2020 30 $ 5.360.000 | $ 26.432,88 S 591332821
1-oct.-2020 31-oct.~2020 6,00% 1-oct.-2020 31-oct.-2020 31 S 5.360.000 | $ 27.313,97 $ 5.940.642,18
1-nov.-2020 30-hov.-2020 6,00% 1-nov.-2020 30-nov,-2020 30 $ 5.360.000 | $ 26.432,88 S 5.967.075,06
1-dic.-2020 31-dic.-2020 6,00% 1-dic.-2020 31-dic.-2020 31 S 5.360.000 | $ 27.313,97 $ 5.994.389,03
1-ene.-2021 31-ene.-2021 6,00% 1-ene.-2021 31-ene.-2021 31 S 5.360.000| $ 27.313,97 $ 6.021.703,00
i-feb.-2021 28-feb.-2021 6,00% 1-feb.-2021 28-feb.-2021 28 S 5.360.000 | $ 24.670,68 $ 6.046.373,68
1-mar.-2021 31-mar.-2021 6,00% 1-mar.-2021 31-mar.-2021 31 S 5.360.000 | $ 27.313,97 5 6.073.687,65
1-abr.-2021 30-abr.-2021 6,00% 1-abr.-2021 30-abr.-2021 30 S 5.360.000 | $ 26.432,88 $ 6.100.120,53
1-may.-2021 31-may.-2021 6,00% 1-may.-2021 31-may.-2021 31 S 5.360.000 | $ 27.313,97 $ 6.127.434,50
1-fun.-2021 30-jun.~-2021 6,00% 1-jun.-2021 30-jun.-2021 30 S 5.360.000 | § 26.432,88 $ 6.153.867,38

1-jul.-2021 31-jul.-2021 6,00% 1-jul.-2021 31-jul.-2021 31 S 5.360.000 | 5 27.313,97 $ 6.181.181,35
1-ago.-2021 - 31-ago.-2021 6,00% 1-ago.-2021 31-ago.-2021 31 5 5.360.000 | § 27.313,97 S 6.208.495,32
1-5ep.-2021 30-sep.-2021 6,00% 1-3ep.-2021 30-sep.-2021 30 S 5.360.000| $ 26.432,88 $ 6.234.928,20
1-gct.-2021 31-oct.-2021 6,00% 1-oct.-2021 31-0ct.-2021 31 S 5.360.000 | $ 27.313,97 S 6.262.242,17
1-nov.-2021 30-nov.-2021 6,00% 1-nov.-2021 30-nov.-2021 30 S 5.360.000 | $ 26.432,88 $ 6.288.675,05
1-dic.-2021 31-dic.-2021 6,00% 1-dic.-2021 31-dic.-2021 31 S 5.360.000 | $ 27.313,97 $ 6.315.989,02




l-ene.-2022 31-ene.-2022 6,00% 1-ene.-2022 31-ene.-2022 31 S 5.360.000 | S 27.313,97 5 6.343.302,99
1-feb.-2022 28-feb,-2022 6,00% 1-feb,-2022 28-feh.-2022 28 S 5.360.000| $ 24.670,68 S 6.367.973,67
I-mar.-2022 31-mar.-2022 6,00% 1-mar.-2022 31-mar.-2022 31 5 5.360.000| $ 27.313,97 S  6.395.287,64
1-abr.~2022 30-abr.-2022 6,00% 1-abr.-2022 30-abr.-2022 30 5 5.360.000| $ 26,432,88 $ 6.421.720,52
1-may,-2022 31-may.-2022 6,00% 1-may.-2022 31-may.-2022 31 S 5,360,000 | $ 27.313,97 S  6.449.034,49
1-jun.-2022 30-jun.-2022 6,00% 1-jun.-2022 30-jun.~2022 30 S 5.360.000 | $ 26.432,88 S 6.475.467,37
1-jul.-2022 31-jul.-2022 6,00% 1-jul.-2022 31-jul.-2022 31 S 5.360.000| 27.313,97 S 6.502.781,34
1-ago.-2022 31-ago.-2022 6,00% 1-ago.-2022 i-3go.-2022 1 S 5.360.000| $ 881,10 $ 6.503.662,44

G_____m__,:w periodo. Qm interés Em._._mmm_a@”_

Valor adeudado: $5.360.000
Fecha en que debid pagar: 11-ene.-2019
_”mn:mmz Qcm<mm ._ﬁumm_n 1-ago.-2022

Dias de mora:

._.mmmn_m interés a la fecha de pago:

Tasa interes diario:

Totél intereses moratorio:




