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RV: Actualización de crédito

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 02/08/2022 13:42

Para: Juan Camilo Cacante Mazo <jcacantm@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Dayme Efrain Ramos Bohorquez
<dramosb@cendoj.ramajudicial.gov.co>

1 archivos adjuntos (244 KB)
ACTUALIZACIÓN CRÉDITO.pdf;

RAD 13-2013-251

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellín
<j01ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 2 de agosto de 2022 11:53

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: Actualización de crédito
 

Maria Victoria Dominguez A.

Escribiente

Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecucion

Medellin                                                          

Este documento fue enviado directamente desde el correo institucional del empleado responsable de firma.


IMPORTANTE: Se le informa al usuario que cualquier respuesta o radicación
de memoriales para los procesos debe ser enviada al correo electrónico
institucional del centro de servicios de los Juzgados de Ejecución Civil Circuito
de Medellín: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co los enviados a este
correo se tendrán por no recibidos.
                 

De: Nit ... <lace-8320@hotmail.com>

Enviado: martes, 2 de agosto de 2022 10:57 a. m.

Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellín
<j01ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: cristyortiz83@hotmail.com <cristyortiz83@hotmail.com>

Asunto: Actualización de crédito
 
Señor:
JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN CIVIL DE MEDELLÍN
E.        S.        D.
 
ASUNTO: ACTUALIZACIÓN CRÉDITO Y/O LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA.
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REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR
RADICACIÓN No.: 05001 31 03 013 2013 00251 00
DEMANDANTE: ERVIN ELÍAS VERGARA HERRÁN
DEMANDADO: TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. Y/O AKARGO S.A.
 
LIBIO AGUSTÍN CÓRDOBA ESPAÑA, de anotaciones civiles y profesionales consignadas en
el expediente, en calidad de mandatario judicial de la parte actora, adjunto al presente me
permito presentar ante su despacho memorial ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO de acuerdo al
artículo 446 numeral 4.
 
Del señor Juez, atentamente,
 
 
 
LIBIO AGUSTÍN CÓRDOBA ESPAÑA
C.C. No. 87.303.840 de El Tambo – Nariño
T.P. No. 249.914 del C. S. de la J.
 
Nota importante: El presente mensaje de datos se remite a través del correo registrado en el
despacho, con lo cual se garantiza su autenticidad, sin que requiera firma física, de
conformidad con los artículos 5 y 7 de la Ley 527 de 1999 en armonía con el artículo 103 del
CGP y demás decretos reglamentarios.
 



LIBIO AGUSTÍN CÓRDOBA ESPAÑA 

Abogado 
 

Señor: 
JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE MEDELLÍN 
E.  S.  D. 
 
 
ASUNTO: ACTUALIZACIÓN CRÉDITO Y/O LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA. 
 
 
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR  
RADICACIÓN No.: 05001 31 03 013 2013 00251 00 
DEMANDANTE: ERVIN ELÍAS VERGARA HERRÁN 
DEMANDADO: TRANSPORTES ESPECIALES A.R.G. Y/O AKARGO S.A. 
 
 
 
LIBIO AGUSTÍN CÓRDOBA ESPAÑA, mayor de edad, domiciliado y residente en la 
ciudad de Cali, identificado con la cedula de ciudadanía No. 87.303.840 de El Tambo – 
Nariño, Abogado en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 249.914 otorgada por el 
Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado judicial de la parte actora 
me permito presentar ante su despacho memorial ACTUALIZACIÓN DEL CRÉDITO de 
acuerdo al artículo 446 numeral 4 así: 
 

HECHOS 
 
PRIMERO: El Juzgado Trece Civil del Circuito de Medellín ordenó librar mandamiento 
de pago el día 7 de mayo de 2013 así: 
 
a) CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL 
CUATROCIENTOS PESOS ($44’060.400,00) MONEDA CORRIENTE por concepto de 
perjuicios materiales. 
 
b)  Los intereses legales al 6% anual causados a partir del día 5 de junio de 2012. 
 
c)  La suma de CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS 
($117.900.000,00) por perjuicios materiales 
 
d) Los intereses legales al 6% anual causados a partir del día 5 de junio de 2012. 
 
e) Costas y gastos del proceso. 
 
SEGUNDO: Mediante auto interlocutorio No. 395 del 20 de enero de 2015 se ordena 
seguir adelante la ejecución a favor de Ervin Elías Vergara Herrán, María Cecilia Burgos 
España, Jeferson, Hernán Moncayo Burgos, Edwin Moncayo Burgos y Yovanny 
Moncayo Burgos. 
 
TERCERO: En auto interlocutorio No. 395 del 20 de enero de 2015 el juzgado 
Dieciocho Civil del Circuito insertado en el estado No. 011 del 24 de enero de 2017, 
ordena segur adelante con la ejecución y se condena en costas al demandado por el 
valor de $6.500.000 en la demanda principal y para la demanda de acumulación la 
suma de $12.000.000,00. 
 
CUARTO:  La oficina de Ejecución Civil del Circuito de Medellín hace la liquidación de 
costas el día 4 de mayo de 2017 e insertada en el estado No. 59 del 11 de mayo de 
2017 así:  
 



LIBIO AGUSTÍN CÓRDOBA ESPAÑA 

Abogado 
 

 
 
 
QUINTO: La última actualización fue hecha por su despacho el 14 de enero de 2019 así: 
 
Capital: TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
PESOS ($306´774000,00), desde el día 5 de junio de 2012 hasta el día 30 de 
noviembre de 2018. 
 
CUARTO: A la fecha han transcurrido varios años sin que mi poderdante sea 
indemnizado por parte de la empresa demandada, por lo cual se actualiza el crédito 
desde el día los intereses desde el 5 de junio de 2012 hasta el 30 de noviembre de 
2018 ya fueron liquidados por su despacho por lo que se encuentran en firme. 
 
Se hace la liquidación desde el día 1 de diciembre de 2018 hasta el día 2 de agosto de 
2022 que ascienden a la suma de CIENTO OCHETA Y SIETE MILLONES 
VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($187.029.882,00) el 
capital sigue siendo el mismo TRESCIENTOS SEIS MILLONES SETENTA Y CUATRO 
MIL PESOS ($306.774.000,00) y hay unos intereses moratorios que ya están en firme 
conforme a la liquidación que ya fue aprobada por el despacho 
 
 

RESUMEN CAPITAL, INTERESES Y COSTAS 

SALDO A CAPITAL $ 306.774.000,00 

INTERÉS ADEUDADO DE JUNIO 5/12 AL 30 NOV/18 $ 119.437.344,00 

INTERÉS DE  1 DICIEMBRE/18 AL 02 AGOSTO/22 $ 67.592.538,00 

TOTAL INTERESES $ 187.029.882,00 

TOTAL CAPITAL + INTERESES $ 493.803.882,00 

COSTAS $ 19.168.308,00 

 
 
 



LIBIO AGUSTÍN CÓRDOBA ESPAÑA 

Abogado 
 

1/08/2022

CAPITAL FEC. INIC. FEC. CORTE DIAS TASA APLICABLE VR. INTERÉS SALDO INTERÉS SALDO CAP + %

426.211.344

306.774.000 1/12/2018 31/12/2018 30 0,50% 1.533.870 1.533.870,00 427.745.214

306.774.000 1/01/2019 31/01/2019 30 0,50% 1.533.870 3.067.740,00 429.279.084

306.774.000 1/02/2019 28/02/2019 30 0,50% 1.533.870 4.601.610,00 430.812.954

306.774.000 1/03/2019 31/03/2019 30 0,50% 1.533.870 6.135.480,00 432.346.824

306.774.000 1/04/2019 30/04/2019 30 0,50% 1.533.870 7.669.350,00 433.880.694

306.774.000 1/05/2019 31/05/2019 30 0,50% 1.533.870 9.203.220,00 435.414.564

306.774.000 1/06/2019 30/06/2019 30 0,50% 1.533.870 10.737.090,00 436.948.434

306.774.000 1/07/2019 31/07/2019 30 0,50% 1.533.870 12.270.960,00 438.482.304

306.774.000 1/08/2019 31/08/2019 30 0,50% 1.533.870 13.804.830,00 440.016.174

306.774.000 1/09/2019 30/09/2019 30 0,50% 1.533.870 15.338.700,00 441.550.044

306.774.000 1/10/2019 31/10/2019 30 0,50% 1.533.870 16.872.570,00 443.083.914

306.774.000 1/11/2019 30/11/2019 30 0,50% 1.533.870 18.406.440,00 444.617.784

306.774.000 1/12/2019 31/12/2019 30 0,50% 1.533.870 19.940.310,00 446.151.654

306.774.000 1/01/2020 31/01/2020 30 0,50% 1.533.870 21.474.180,00 447.685.524

306.774.000 1/02/2020 29/02/2020 30 0,50% 1.533.870 23.008.050,00 449.219.394

306.774.000 1/03/2020 31/03/2020 30 0,50% 1.533.870 24.541.920,00 450.753.264

306.774.000 1/04/2020 30/04/2020 30 0,50% 1.533.870 26.075.790,00 452.287.134

306.774.000 1/05/2020 31/05/2020 30 0,50% 1.533.870 27.609.660,00 453.821.004

306.774.000 1/06/2020 30/06/2020 30 0,50% 1.533.870 29.143.530,00 455.354.874

306.774.000 1/07/2020 31/07/2020 30 0,50% 1.533.870 30.677.400,00 456.888.744

306.774.000 1/08/2020 31/08/2020 30 0,50% 1.533.870 32.211.270,00 458.422.614

306.774.000 1/09/2020 30/09/2020 30 0,50% 1.533.870 33.745.140,00 459.956.484

306.774.000 1/10/2020 31/10/2020 30 0,50% 1.533.870 35.279.010,00 461.490.354

306.774.000 1/11/2020 30/11/2020 30 0,50% 1.533.870 36.812.880,00 463.024.224

306.774.000 1/12/2020 31/12/2020 30 0,50% 1.533.870 38.346.750,00 464.558.094

306.774.000 1/01/2021 31/01/2021 30 0,50% 1.533.870 39.880.620,00 466.091.964

306.774.000 1/02/2021 28/02/2021 30 0,50% 1.533.870 41.414.490,00 467.625.834

306.774.000 1/03/2021 31/03/2021 30 0,50% 1.533.870 42.948.360,00 469.159.704

306.774.000 1/04/2021 30/04/2021 30 0,50% 1.533.870 44.482.230,00 470.693.574

306.774.000 1/05/2021 31/05/2021 30 0,50% 1.533.870 46.016.100,00 472.227.444

306.774.000 1/06/2021 30/06/2021 30 0,50% 1.533.870 47.549.970,00 473.761.314

306.774.000 1/07/2021 31/07/2021 30 0,50% 1.533.870 49.083.840,00 475.295.184

306.774.000 1/08/2021 31/08/2021 30 0,50% 1.533.870 50.617.710,00 476.829.054

306.774.000 1/09/2021 30/09/2021 30 0,50% 1.533.870 52.151.580,00 478.362.924

306.774.000 1/10/2021 31/10/2021 30 0,50% 1.533.870 53.685.450,00 479.896.794

306.774.000 1/11/2021 30/11/2021 30 0,50% 1.533.870 55.219.320,00 481.430.664

306.774.000 1/12/2021 31/12/2021 30 0,50% 1.533.870 56.753.190,00 482.964.534

306.774.000 1/01/2022 31/01/2022 30 0,50% 1.533.870 58.287.060,00 484.498.404

306.774.000 1/02/2022 28/02/2022 30 0,50% 1.533.870 59.820.930,00 486.032.274

306.774.000 1/03/2022 31/03/2022 30 0,50% 1.533.870 61.354.800,00 487.566.144

306.774.000 1/04/2022 30/04/2022 30 0,50% 1.533.870 62.888.670,00 489.100.014

306.774.000 1/05/2022 31/05/2022 30 0,50% 1.533.870 64.422.540,00 490.633.884

306.774.000 1/06/2022 30/06/2022 30 0,50% 1.533.870 65.956.410,00 492.167.754

306.774.000 1/07/2022 31/07/2022 30 0,50% 1.533.870 67.490.280,00 493.701.624

306.774.000 1/08/2022 2/08/2022 2 0,50% 102.258 67.592.538,00 493.803.882

FECHA DE ELABORACION DE LIQUIDACION

 
 
Cabe precisar que la presente es una LIQUIDACIÓN ACTUALIZADA, por lo que 
solicito al juzgado continuar con el trámite legal, para que mis representados puedan 
obtener la indemnización que les corresponde. 
 
Del señor Juez, atentamente,  
 
 
 
LIBIO AGUSTÍN CÓRDOBA ESPAÑA 
C.C. No. 87.303.840 de El Tambo – Nariño 
T.P. No. 249.914 del C. S. de la J. 


