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RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y SOLICITUD DE PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES/
RDO: 16 - 2004 - 00209/ EJECUTIVO/ DTE: UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN DE GALICIA/
DDO: OLGA NELLY GONZALEZ GONZALEZ

Juzgado 07 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j07ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 19/08/2022 15:17

Para: Memoriales 07 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj07ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Coljuris <info@coljuris.com>
Enviado: viernes, 19 de agosto de 2022 9:08

Para: Memoriales 07 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj07ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Civil Municipal Ejecucion Sentencias -
Valle Del Cauca - Cali <j07ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: jcrd.abogado@yahoo.es <jcrd.abogado@yahoo.es>; b.valle.law@gmail.com <b.valle.law@gmail.com>

Asunto: RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y SOLICITUD DE PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES/ RDO: 16 - 2004 -
00209/ EJECUTIVO/ DTE: UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN DE GALICIA/ DDO: OLGA NELLY GONZALEZ GONZALEZ
 
Señores
JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
E.S.D.
 
         PROCESO:            EJECUTIVO
         DEMANDANTE:     UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN DE GALICIA
         DEMANDADO:       OLGA NELLY GONZALEZ GONZALEZ
         ORIGEN:               JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

RADICADO:          16 - 2004-00209
        
BRIAN STEVEN VALLE FIGUEROA, mayor de edad, identificado como aparece al pie
de mi firma, abogado portador de tarjeta profesional No. 248.331 del Consejo Superior
de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN
DE GALICIA, me permito presentar escrito de ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
CRÉDITO con corte al 1 DE JULIO DE 2022, de conformidad con los documentos
adjuntos.
 
Se aporta REGLAMENTO DE PROPIEDAD HORIZONTAL donde se establece que los gastos
de cobranza se encuentran a cargo del deudor.
 

 

Atentamente,
 
BRIAN STEVEN VALLE FIGUEROA
C.C. 1.144.050.540 de Cali (V)
T.P No. 248.331 del C.S.J.
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Confidencialidad:


La información contenida en este correo electrónico  y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario

final, no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este correo electrónico  o sus anexos so pena de ser sancionado legalmente

conforme lo estipula  la ley 1273 de 2009. Si usted  ha recibido este correo electrónico por error por favor comuníquelo inmediatamente al remitente y proceda a

borrarlo de cualquier banco de datos de manera inmediata.

 
P Cuidemos la naturaleza, no imprima este correo electrónico si no es estrictamente necesario

 
De: Coljuris <info@coljuris.com> 

Enviado el: martes, 16 de agosto de 2022 4:45 p. m.

Para: 'memorialesj07ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co'
<memorialesj07ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: 'b.valle.law@gmail.com' <b.valle.law@gmail.com>; 'Coljuris' <info@coljuris.com>

Asunto: RV: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y SOLICITUD DE PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES/ RDO: 16 - 2004 -
00209/ EJECUTIVO/ DTE: UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN DE GALICIA/ DDO: OLGA NELLY GONZALEZ GONZALEZ
 

Señores
JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
E.S.D.
 
         PROCESO:            EJECUTIVO
         DEMANDANTE:     UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN DE GALICIA
         DEMANDADO:       OLGA NELLY GONZALEZ GONZALEZ
         ORIGEN:               JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

RADICADO:          16 - 2004-00209
        
BRIAN STEVEN VALLE FIGUEROA, mayor de edad, identificado como aparece al pie
de mi firma, abogado portador de tarjeta profesional No. 248.331 del Consejo Superior
de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN
DE GALICIA, me permito presentar escrito de ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
CRÉDITO, de conformidad con los documentos adjuntos.
 

 

Atentamente,
 
BRIAN STEVEN VALLE FIGUEROA
C.C. 1.144.050.540 de Cali (V)
T.P No. 248.331 del C.S.J.
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Confidencialidad:


La información contenida en este correo electrónico  y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario

final, no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este correo electrónico  o sus anexos so pena de ser sancionado legalmente

conforme lo estipula  la ley 1273 de 2009. Si usted  ha recibido este correo electrónico por error por favor comuníquelo inmediatamente al remitente y proceda a

borrarlo de cualquier banco de datos de manera inmediata.

 
P Cuidemos la naturaleza, no imprima este correo electrónico si no es estrictamente necesario

 
 

 

 

De: Coljuris <info@coljuris.com> 

Enviado el: viernes, 12 de agosto de 2022 9:17 a. m.

Para: 'memorialesj07ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co'
<memorialesj07ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: 'b.valle.law@gmail.com' <b.valle.law@gmail.com>; 'juan carlos ramirez duarte' <jcrd.abogado@yahoo.es>

Asunto: LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO Y SOLICITUD DE PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES/ RDO: 16 - 2004 - 00209/
EJECUTIVO/ DTE: UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN DE GALICIA/ DDO: OLGA NELLY GONZALEZ GONZALEZ
 

Señores
JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
E.S.D.
 
         PROCESO:            EJECUTIVO
         DEMANDANTE:     UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN DE GALICIA
         DEMANDADO:       OLGA NELLY GONZALEZ GONZALEZ
         ORIGEN:               JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE CALI

RADICADO:          16 - 2004-00209
        
BRIAN STEVEN VALLE FIGUEROA, mayor de edad, identificado como aparece al pie
de mi firma, abogado portador de tarjeta profesional No. 248.331 del Consejo Superior
de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN
DE GALICIA, me permito presentar escrito de ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
CRÉDITO, de conformidad con los documentos adjuntos.
 
 
Atentamente,
 
BRIAN STEVEN VALLE FIGUEROA
C.C. 1.144.050.540 de Cali (V)
T.P No. 248.331 del C.S.J.

Confidencialidad:


La información contenida en este correo electrónico  y sus anexos, es confidencial y está reservada para el destinatario únicamente. Si usted no es el destinatario

final, no está autorizado para revisar, retransmitir, imprimir, copiar, usar o distribuir este correo electrónico  o sus anexos so pena de ser sancionado legalmente
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conforme lo estipula  la ley 1273 de 2009. Si usted  ha recibido este correo electrónico por error por favor comuníquelo inmediatamente al remitente y proceda a

borrarlo de cualquier banco de datos de manera inmediata.

 
P Cuidemos la naturaleza, no imprima este correo electrónico si no es estrictamente necesario

 
 

 



 

COLJURIS ABOGADOS 

info@coljuris.com 

 

 

 

 

Señores  

JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

E.S.D. 

 

         PROCESO:             EJECUTIVO 

         DEMANDANTE:      UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN DE GALICIA 

         DEMANDADO:        OLGA NELLY GONZALEZ GONZALEZ 

         ORIGEN:                JUZGADO 16 CIVIL MUNICIPAL DE CALI 

RADICADO:           16 - 2004-00209 

          

BRIAN STEVEN VALLE FIGUEROA, mayor de edad, identificado como aparece 

al pie de mi firma, abogado portador de tarjeta profesional No. 248.331 del 

Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado de la 

UNIDAD RESIDENCIAL JARDIN DE GALICIA, me permito presentar escrito 

de ACTUALIZACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO, de conformidad 

con las siguientes consideraciones y elementos factico – jurídicos: 

1. De conformidad con el Auto Interlocutorio No. 2312 de 20 de agosto de 2021, 

notificado el pasado día 24 de agosto de 2021, se resolvió que, la liquidación 

de crédito a corte de febrero de 2021, ascendía a la suma de $14.436.098, 

como se observa a continuación: 
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2. Mediante Auto Interlocutorio No. 2799 de 8 de octubre de 2021, se ordenó 

el pago de la suma de $5.421.500, como se observa a continuación: 

 

 

 

3. Mediante Auto Interlocutorio No. 93 de 28 de enero de 2022, notificado el día 

1 de febrero de 2022, se ordenó el pago de la suma de $2.766.300, como se 

observa a continuación: 
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4. Que, tal como lo prescribe el Código Civil en su artículo 1629, los gastos que 

se ocasionen o generen con ocasión del pago o la reclamación del mismo, 

serán a cargo del deudor: 

 

“ARTICULO 1629. <GASTOS OCASIONADOS POR EL PAGO>. Los gastos 

que ocasionare el pago serán de cuenta del deudor; sin perjuicio de lo 

estipulado y de lo que el juez ordenare acerca de las costas judiciales.” 
 

5. Que, de conformidad con lo prescrito en el artículo 29 literal b del Reglamento 

de propiedad horizontal, que aquí se adjunta, corresponde al deudor asumir y 

pagar los gastos de cobranza que genere el cobro judicial: 

 

 

 

6. Que, de conformidad con lo expuesto, en el presente proceso se han causados 

los siguientes gastos de cobranza en cabeza de la demandada y en favor de 

mi prohijada: 
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a. Gastos de Cobranza – Causados en febrero de 2021: UN MILLÓN 

SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.776.000) 

b. Gasto de Cobranza – Causados en octubre de 2021: UN MILLÓN CIENTO 

UN MIL QUINIENTOS PESOS ($1.101.500) 

c. Gastos de Cobranza – Causados en marzo de 2022: QUINIENTOS 

CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS ($551.300) 

 

Gastos de Cobranza pagados por mi prohijada y de los cuales me permito 

otorgar fe bajo gravedad de juramento y se aportan los respectivos soportes 

cuentas de cobro.  

 

De conformidad con lo anterior, me permito ejecutar liquidación con corte a 

primero (1) de julio de 2022: 

 

FECHA CONCEPTO 
CUOTA 
ADMON 

INTERESES RETROACTIVO 
CUOTA 
EXTRA 

CARGO 
JURIDIC 

SALDO TOTAL ABONO 

febrero de 
2021 

Saldo Inicial 
Juzgado 14.436.098         14.436.098   

febrero de 2021 
CARGO 
JURIDICOS         1.776.000 16.212.098   

marzo de 2021 
COBRO DEL 
MES 238.600 316.571       16.767.269   

abril de 2021 
COBRO DEL 
MES 238.600 319.567       17.325.436   

mayo de 2021 
COBRO DEL 
MES 249.900 322.625       17.897.961   

junio de 2021 
COBRO DEL 
MES 249.900 327.342       18.475.203   

junio de 2021 RETROACTIVO     11.300     18.486.503   

julio de 2021 
COBRO DEL 
MES 249.900 331.591       19.067.994   

julio de 2021 RETROACTIVO     11.300     19.079.294   

agosto de 2021 
COBRO DEL 
MES 249.900 337.471       19.666.665   

agosto de 2021 RETROACTIVO     11.300     19.677.965   

septiembre de 
2021 

COBRO DEL 
MES 249.900 341.471       20.269.336   

septiembre de 
2021 RETROACTIVO     11.300     20.280.636   

octubre de 2021 
COBRO DEL 
MES 249.900 344.235       20.874.771   

octubre de 2021 
CARGO 
JURIDICOS         1.101.500 21.976.271   

octubre de 2021 PAGO   -498.000       21.478.271 498.000 

octubre de 
2021 PAGO DEP -355.927 -2.142.873 -45.200   

-
2.877.500 16.056.771 5.421.500 

noviembre de 
2021 

COBRO DEL 
MES 249.900 311.265       16.617.936   

noviembre de 
2021 PAGO   -249.900       16.368.036 249.900 

diciembre de 
2021 

COBRO DEL 
MES 249.900 319.187       16.937.123   

diciembre de 
2021 PAGO   -249.900       16.687.223 249.900 
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enero de 2022 
COBRO DEL 
MES 264.000 327.419       17.278.642   

febrero de 2022 
COBRO DEL 
MES 264.000 347.879       17.890.521   

febrero de 2022 PAGO   -528.000       17.362.521 528.000 

marzo de 2022 
COBRO DEL 
MES 264.000 357.013       17.983.534   

marzo de 2022 
HONORARIOS 
ABOG         551.300 18.534.834   

marzo de 2022 PAGO DEP -1.580.037 -634.963     -551.300 15.768.534 2.766.300 

marzo de 2022 PAGO -264.000         15.504.534 264.000 

abril de 2022 
COBRO DEL 
MES 265.000 372.655       16.142.189   

abril de 2022 RETROACTIVO     3.000     16.145.189   

abril de 2022 PAGO -268.000         15.877.189 268.000 

mayo de 2022 
COBRO DEL 
MES 265.000 384.039       16.526.228   

mayo de 2022 PAGO   -265.000       16.261.228 265.000 

junio de 2022 
COBRO DEL 
MES 265.000 348.441       16.874.669   

junio de 2022 CUOTA EXTRA       20.000   16.894.669   

junio de 2022 PAGO   -265.000       16.629.669 265.000 

julio de 2022 
COBRO DEL 
MES 265.000 374.095       17.268.764   

TOTALES 16.296.534 949.230 3.000 20.000 0 17.268.764  
 

 

Saldo Final a: 1 de julio de 2022 

CUOTAS ADMON                             16.296.534  

INTERES DE MORA                                  949.230  

RETROACTIVO                                     3.000  

CUOTA EXTRA                                    20.000  

OTROS CARGOS                                          -    

TOTAL DE DEUDA                             17.268.764  
 

SOLICITUD 

 

PRIMERO. Se apruebe la LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO con corte al PRIMERO (1) DE 

JULIO DE 2022, por valor de DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($17.268.764). 

 

SEGUNDO. Se ORDENE el PAGO DE DEPOSITOS JUDICIALES OBRANTES en las 

cuentas bancarias del Despacho Judicial.  

 

ANEXOS 

 

1. Reglamento de Propiedad Horizontal. 

 

 

 

BRIAN STEVEN VALLE FIGUEROA 

C.C. No. 1´144.050.540 de Cali 

T.P. No. 248.331 del CSJ 
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