23/11/2020 Correo: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucién Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RV: Presentacion liquidacion crédito rad 76001 4003 002 2018 00702 00

Juzgado 07 Civil Municipal Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j07ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 9709-3720
Jue 19/11/2020 8:19 AM

Para: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecuciéon Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (66 KB)
fondo U liqui julio c arango j 7 e 02 2018 00702 pag 1.pdf; fondo U liqui julio c arango j 7 e 02 2018 00702 pag 2.pdf;

De: Rodrigo Moreno <rodrigomorenom@yahoo.com>

Enviado: miércoles, 18 de noviembre de 2020 21:48

Para: Gestion Documental Oficina Apoyo Ejecucidn Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Civil Municipal Ejecucion
Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j07ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Rodrigo Moreno <rodrigomorenom@yahoo.com>

Asunto: Presentacion liquidacién crédito rad 76001 4003 002 2018 00702 00

Buenos dias Dra. MARIA LUCERO VALVERDE, en atencién a que en su auto de No. 3637 notificado por estado No. 93 del dia 19 de noviembre, dentro de la
radicacion de la referencia, ordena conminar al suscrito para presentar la liquidacion del crédito, por tal motivo le estoy reenviando este correo, el cual
habia remitido a su despacho desde el dia 12 de noviembre pasado, tal como puede constatar y en el ya habia adjuntado la liquidacion del crédito.

Por lo anterior, respetuosamente solicito se ordene el traslado de la misma, a la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que este proceso estaba
represado en el juzgado de conocimiento desde el 28 de febrero de este afio, fecha en que quedd ejecutoriado el auto que aprobd la liquidacion de costas.

Asi mismo imploro la celeridad en dicho traslado teniendo en cuenta que ya quedan menos de 4 semanas para que ustedes salgan a vacaciones y mi
poderdante y el suscrito vamos a tener una navidad muy triste sin plata, en mi caso en especial, por cuanto no puedo cobrar honorarios por no tener
recaudo de dinero y ademas no recibo salario.

Agradezco de todo corazén nos colaboren con dicho traslado a la mayor brevedad posible,

Respetuosamente,

RODRIGO MORENO M.
Apoderado demandante
c.c. 16.582.919

t.p. 22.697 C.SJ.

Cel. 3155700650

————— Mensaje reenviado -----

De: Rodrigo Moreno <rodrigomorenom@yahoo.com>

Para: Gestion Documental Ofician Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juzgado 07 Civil Municipal Ejecucion
Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j07ejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Rodrigo Moreno <rodrigomorenom@yahoo.com>

Enviado: jueves, 12 de noviembre de 2020 12:37:06 a. m. GMT-5

Asunto: Presentacion liquidacion crédito rad 76001 4003 002 2018 00702 00

Buenos dias sefiores JUZGADO 7 DE EJECUCION CIVIL MUNICIPAL, en mi calidad de apoderado demandante aporto liquidacién del crédito, favor correr
traslado a la mayor brevedad posible, ya que este proceso estaba demorado en el juzgado de conocimiento, por favor tener en cuenta este hecho y ademas
que ustedes salen a vacaciones y tanto mi poderdante como el suscrito necesitamos este dinero para pasar la navidad, ellos pagando la prima y el suscrito
por que no tengo sueldo fijo sino honorarios por recaudo.

Agradeciendo de antemano su comprensién y colaboracién,
Respetuosamente,

RODRIGO MORENO M.

Apoderado demandante

c.c. 16.582.919

t.p. 22.697 C.SJ.
Cel. 3155700650
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Sr. : JUEZ 7 EJECUCION CIViL. MUNICIPAL CALI
Proceso ejecutivo

Dte: Fondo de Empleados de USACA

Ddo.: JULIO CESAR ARANGO REBELLON

Rad.: 76001 40 03 002 2018-00702 00
Juzgado Origen: 02 civil Municipal Cafi
Asunto: Liquidacién del crédito

Rodrigo Moreno, abogado en gjercicio de notas civiles conocidas en este proceso presento
la liquidacion del credito

inieres
fecha en mora $ capital mora | tasa interds mora | § interés mensual acirnulado ulado capital mas Inferés
1jos/2007 | % 13.459.000 0,02437} ¢ 327.996 327996 ¢ 13.786.996
yoes2017 | % 13.459.000 0,02437} $ 327.996 655992| §  14.114.992
yo7/2017  |$  13.459.000 0,02403} 3 323.420 o7s411] ¢ 14.438.411
10872017 (S 13.459.000 0,02403} 5 323.420 1302831} $  14.761.831
1092007 | 13.459.000 0,02403] $ 323.420 1626251] §  15.085.251
1102007 | ¢ 13.459.000 0,0232314 § 312.666 1938917] $  15.397.917
1/11/2017 | $  13.459.000 0,023043] 3 310136 2249053{ $  15.708.053
Y1017 | S 13459.000 0,022861] § 307.686 2556739 §  18.015.739
1ot/2me |5 13.459.000 0,022783] $ 306.636 2863375{ §  16.322.375
1/02/2018 |5  13.459.000 0,023095§ $ 310.836 3174211 § 16.633.211
1/03/2018 | $  13.455.000 0,02277§ $ 306.461, 3480672| $§  16.939.672
1/04/2008 | $  13.458.000 0,022575§ $ 303.837 3784509 §  17.243.5089
1/05/2018 | S 13.459.000 0,022536§ $ 303.312 4087821 §  17.546.821
1/0e/2018 |5 13.458.000 0,022379 $ 301.199 43800200 §  17.848.020
10772018 |$  13.455.000 0,022137} $ 297.942 4686952| $  18.145.962
1/o8/z018 |$  13.459.000 0,022045 | § 296,704 4983666] $  18.442.666
1/09/2018 |$  13.45%.000 0021921 | $ 295.035 sz78701] §  18.737.701
1/10/2018 $ 13.459.000 0021743 | $ 292,639 5571340{ §  19.030.340
1/11/2018 | $  13.459.000 0,021605 | $ 290.782 5862121 ¢ 19321121
1/12/2018 $ 13.459.000 0,021513 | § 289,543 6151665| §  19.610.665
1017201 | 13.455.000 0,021275 | $ 286.340 6438005) §  19.897.005
1jo2/2019 | S  13.459.000 0,021809 | % 293.527 6731532 §  20.180.532
10372018 |$  13.459.000 0,021487 | $ 288,194 70207260 $  20.479.726
1/04/2019 $ 13.459.000 0021434 | 288.480 7309206] $  20.768.206
1/05/2019 $ 13.459.000 0,021454 | § 288.749 7597955) $ 21.056.955
1/06/2019 $  13.459.000 0,021414 | § 288.211 7886166 §  21,345.166
1/07/2019 | $  13.459.000 0021394 | § 287.342 8174108] $§  21.633.108
1/08/2015 |$  13.458.000 0021434 | 3 288.480 gacosss] ¢ 21921589
1/09/2013 |$  13.459.000 0,021434 | $ 288.480 8751069} $  22.210.062
1/10/2019 | $  13.459.000 0021216 | $ 285,546 9036615{ § 22,495,615
1/11/2019 | $ 13.459.000 0,021150 | $ 284,558 9321273 §  22.780.273
1/12/2018 {$  13.459.000 0,021030 | § 283,043 9604315 $  23.063.315
1/61/2020 $  13.459.000 0,020891 { $ 281172 9885487| §  23.344.487
1/02/2020 | $  13.459.000 0021176 | $ 285,008 10170495| §  23.629.495




Ao
il

ROURIGD ENQ M.
Apoderado demandante
T.P. 22,697 C.SJ.

C.C. 16.582.919

261021896

I 1/03/2020 3 13.45%9000 0021070 | ¢ 283.581 10454076) ¢ 23.913.076
1/04/2020 $  13.459.000 0,020811 | § 280.085 10734172§ 3 | 20.193.172
1/05/2020 3 13.459.000 0,020312 | § 273.37% 11007551} S 24.466,551
1/06/2020 $  13.453.000 0,020238 | $ 272.383 11279934f $  24.738.934
1or/026 | % 13.459.000 0020238 { $ 272.383 11552317 §  25.011.317
1jog/2020 {$  13.459.000 0020412 $ 274.725 11827042} & 25.286.042
1092020 |$  13.450.000 0020472 | $ 275.533 12102575{ §  25.561.575
1/10/2020 $ 13459000 0020211 { $ 272.020 12374595 §  25.833.595
1/11/2020 $  13.459.000 0019057 | $ 268.601 12643196] §  26.102.196

capital en mora al 12 NOVIEMBRE de 2020: 13459000

interases en mora af 12 NOVIEMBRE de 2020: 12643196

Total en mora al 12 NOYIEMBRE de 2020:




