11/4/22, 19:24 Correo: Memoriales 08 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

RE: MEMORIAL PROCESO 021 - 2009 - 001045

leydi florez <leydi.florez@hotmail.com>
Mar 05/04/2022 11:44 AM

Para: Memoriales 08 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj08ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

RAD: 021 - 2009 - 001045
DTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
DDO: LUZ ANGELA MOSTACILLA GUEITO

Cordial saludo
Comedidamente y teniendo que en la liquidacién aportada anteriormente por error involuntario se
aportaron mal los datos del proceso, adjunto nuevamente la liquidacion de crédito para que sea

tramitada dentro del proceso de la referencia.

Atentamente,

- ™

Abogada
LEIDY VIVIANA FLORE

Contactenos:
Teléfono: 3969369 - Celular: 318 4641234 - 301 6725469
leydi.florez@hotmail.com
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AVISO LEGAL: Este mensaje es confidencial, puede contener informacion privilegiada y no puede ser
usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmision por error, por
favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su retencion, grabacion, utilizacion,
aprovechamiento o divulgacion con cualquier propdsito. Este mensaje ha sido sometido a programas
antivirus. No obstante, el remitente no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafnos generados
por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios
medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electronico solo refleja la opinion de su
Remitente.

De: Memoriales 08 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj08ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 4 de abril de 2022 4:36 p. m.
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11/4/22, 19:24 Correo: Memoriales 08 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali - Outlook

Para: LEYDI.FLOREZ@HOTMAIL.COM <LEYDI.FLOREZ@HOTMAIL.COM>
Asunto: RV: MEMORIAL PROCESO 007 - 2006 - 00300

Cordial Saludo

Se solicita verificar la informacidon contenida en el memorial, dado que no corresponde con proceso
alguno que curse en esta dependencia. Ademas, no coincide con la informacién suministrada en el
encabezado del correo.

Cordialmente;

Asistente Administrativo - Grado 5
Oficina de Apoyo
Juzgado Civiles Municipales de Ejecucién de Sentencias de Cali

De: leydi florez <leydi.florez@hotmail.com>

Enviado: martes, 29 de marzo de 2022 02:58 p. m.

Para: Memoriales 08 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj08ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: MEMORIAL PROCESO 007 - 2006 - 00300

RAD: 007 - 2006 - 00300
DTE: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
DDO: LUZ ANGELA MOSTACILLA GUETO

Cordial saludo

Adjunto memorial aportando la liquidacidén de crédito para que sea tramitada dentro del proceso de la
referencia.

Atentamente,

e B

Abogada
LEIDY VIVIANA FLORE

Contéctenos: \ | L
Teléfono: 3969369 - Celular: 318 4641234 - 301 6725469

leydi.florez@hotmail.com

Carrera 4 # 12 - 41 oficina 808 edificio Centro Seguros Bolivar FOH & AbOgadOS

Cali = Colombia . . .
A#bciados S.A.S

. b % /
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AVISO LEGAL: Este mensaje es confidencial, puede contener informacion privilegiada y no puede ser
usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisién por error, por
favor destruya su contenido y avise a su remitente. Estd prohibida su retencion, grabacion, utilizacion,
aprovechamiento o divulgacion con cualquier proposito. Este mensaje ha sido sometido a programas
antivirus. No obstante, el remitente no asume ninguna responsabilidad por eventuales dafios generados
por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios
medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electronico solo refleja la opinidon de su
Remitente.

Libre de virus. www.avast.com

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADhINDI1YjhmLTIiZTI-NGUyZC1iMGE1LTU10DgwZjJkZmZmNAAQAOCdd%2FPIv5FPtiIsOZhSKOEK%3D  3/3


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avast.com%2Fsig-email%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=04%7C01%7Cmemorialesj08ofejecmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cbaebb849d0f64647ddc708da172385b1%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637847738622844071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bFDOUr5nJJfE%2BWla0XhdClE6bnyVhguvJOW6LaMMQsw%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.avast.com%2Fsig-email%3Futm_medium%3Demail%26utm_source%3Dlink%26utm_campaign%3Dsig-email%26utm_content%3Dwebmail&data=04%7C01%7Cmemorialesj08ofejecmcali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7Cbaebb849d0f64647ddc708da172385b1%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637847738622844071%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=bFDOUr5nJJfE%2BWla0XhdClE6bnyVhguvJOW6LaMMQsw%3D&reserved=0

cr b

Fong & Abogados

Leidy Viviana Flirez de la Cunz
ABOGADA
Especialista en Derechio Udministrative

Sefora:

JUEZ 08 CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALL.
E. & D.

Ref: PROCESO EJECUTIVO SINGULAR.

Dte: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA.
Ddo: LUZ ANGELA MOSTACILLA GUETO

Rad: 021 - 2009 — 001045

LEIDY VIVIANA FLOREZ DE LA CRUZ, mayor de edad y vecina de Cali,
identificada con cedula de ciudadania N° 38.603.730 de Cali, Abogada con Tarjeta
Profesional N°© 150523 del Concejo Superior de la Judicatura, obrando en el
proceso de la referencia como apoderada de la demandante, presento
actualizacion de la liquidacion del crédito de los intereses moratorios a partir de la
liquidacion aprobada mediante Auto 3530 del 26 de noviembre del 2018, esto es a
partir del 22 de octubre del 2018 sobre la suma de $301.298 contenido en el
pagare 3070789, contentivo de la obligacién No. 28069, de la siguiente forma:

La formula financiera utilizada en esta liquidacion, para convertir tasas efectivas
anuales a nominales, esta expresada asi: TASA NOMINAL ANUAL=[(1+TASA
EFECTIVA ANUAL)Elevada a la(1/12)-1) x 12]. Liquidacion presentada en
concordancia con el articulo 446 del Cédigo General del Proceso

Intereses de Mora sobre el Capital

Inicial

CAPITAL $ 301.298,00
Desde Hasta Dias | Tasa Mensual (%)

22/10/2018 31/10/2018 | 217 $ 2.179,39
01/11/2018 30/11/2018 30 2,16 $ 6.508,04
01/12/2018 31/12/2018 31 2,13 $ 6.693,84
01/01/2019 31/01/2019 | 2,13 $ 6.631,57
01/02/2019 28/02/2019 28 2,18 $ 6.130.41
01/03/2019 31/03/2019 31 2:15 $ 6.693,84
01/04/2019 30/04/2019 30 2,14 5 6.447,78
01/05/2019 31/05/2019 31 2,15 $ 6.693,84
01/06/2019 30/06/2019 30 2,14 $ 6.447,78
01/07/2019 31/07/2019 31 2,14 $ 6.662,70
01/08/2019 31/08/2019 31 2,14 $ 6.662,70
01/09/2019 30/09/2019 30 | 2,14 b 6.447,78
01/10/2019 31/10/2019 31 212 $ 6.600,43
01/11/2019 30/11/2019 30 2,11 $ 6.357,39
01/12/2019 31/12/2019 £ 4| 2,10 $ 6.538,17
01/01/2020 31/01/2020 31 2,09 $ 6.507,03
01/02/2020 29/02/2020 29 2,12 $ 6.174,60
01/03/2020 31/03/2020 31 11 $ 6.569,30
01/04/2020 30/04/2020 30 | 2,08 $ 6.267,00
01/05/2020 31/05/2020 31 2,03 $ 6.320,23
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Fong & Abogados

Leidy Viviana Flirez de ba Curz
ABOGADA
Especialista en Dereche Udministrative

01/06/2020 30/06/2020 30 2,02 $ 6.086,22
01/07/2020 31/07/2020 31 2,02 $ 6.289,09
01/08/2020 31/08/2020 31 2,03 $ 6.320,23
01/09/2020 30/09/2020 30 2,05 $ 6.176,61
01/10/2020 31/10/2020 31 2,02 $ 6.289,09
01/11/2020 30/11/2020 30 2,00 $ 6.025,96
01/12/2020 31/12/2020 31 1,96 $ 6.102,29
01/01/2021 31/01/2021 31 1,94 $ 6.040,02
01/02/2021 28/02/2021 28 1,97 $ 5.539,87
01/03/2021 31/03/2021 31 1,95 $ 6.071,15
01/04/2021 30/04/2021 30 1,94 $ 5.845,18
01/05/2021 31/05/2021 31 1.93 $ 6.008.89
01/06/2021 30/06/2021 30 1,93 $ 5.815,05
01/07/2021 31/07/2021 31 1,93 $ 6.008,89
01/08/2021 31/08/2021 3 1,94 $ 6.040,02
01/09/2021 30/09/2021 30 1,93 $ 5.815.08
01/10/2021 31/10/2021 31 1,92 $ 5.977.75
01/11/2021 30/11/2021 30 1,94 $ 5.845,18
01/12/2021 31/12/2021 31 1,96 $ 6.102,29
01/01/2022 31/01/2022 il 1,98 $ 6.164,56
01/02/2022 28/02/2022 28 2,04 $ 5.736,71
01/03/2022 28/03/2022 28 2,06 $ 5.792,96

Total Intereses de $ 257.626,88

Mora

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO

Capital + Intereses Mora
aprobados en Auto 3530 del 26 de
noviembre del 2018

$1.120.895,47

Total Intereses Mora (+) $257.626,88
Costas $618.452,00
Abonos (-) 0,00
TOTAL OBLIGACION $1.996.974,35

De la sefiora Juez,

Cordialmente,

LEIDY VIVIANA FLOREZ DE LA CRUZ.
C.C. 38.603.730 de Cali.

T.P. 150523 del C. S. J.
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