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RV: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO - JONATHAN OSORIO GAMBOA - 2022-097

Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 08/08/2022 16:35

Para: Memoriales 09 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj09ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

PSC

De: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j01cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 28 de junio de 2022 4:27 p. m.

Para: Reparto Oficina Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<repartocserejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO <secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com>
Asunto: RV: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO - JONATHAN OSORIO GAMBOA - 2022-097

Buenas tardes,

Remitimos el presente memorial, dado que el proceso fue remitido a los Jueces de Ejecucion el dia 17
de junio de 2022, pero aun no se le asigna juez.

La busgueda NO muestra resultados

Cordial saludo,

La presente notificacidon se surte mediante este mensaje electrénico con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la
administracion de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 103 del C.G.P. — Uso de las tecnologias de la
informacion y de las comunicaciones -, el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991, Art. 52 del Decreto 306 de 1992 y
Decreto 806 de 2020.

Se le advierte que se presume la recepcion del presente mensaje, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 20,
21y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, -Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de
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los mensajes de datos, del comercio electrénico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de
certificacion y se dictan otras disposiciones-.

Favor acusar recibo.
Atentamente,

JUZGADO PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE CALI

Correo electrénico: J01cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Celular 318 4012265

Horario de atencion

Lunes a Viernes de 8.00 a.m a 12:00 p.m / 1:00 p.m a 5:00 p.m

Los mensajes allegados por fuera de dicha jornada se entenderan radicados al dia y hora habil siguiente.

Sitio web: https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-01-civil-municipal-de-cali/home

Estados electrénicos https://www.ramajudicial.gov.co/webl/juzgado-01-civil-municipal-de-cali/110

Informacién general DIRECCION SECCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL CALI:

https://www.ramajudicial.gov.co/web/direccion-seccional-de-administracion-judicial-de-cali/230

Se advierte que es su deber colaborar con la Administracion de Justicia y en consecuencia las respuestas o requerimientos de este Despacho

deberan ser suministrados sin dilacion alguna, so pena de incurrir en desacato de decision judicial y en mala conducta por obstruccion a la

justicia. El incumplimiento de lo solicitado le puede acarrear las correspondientes sanciones conforme a lo dispuesto en el C.P.P. y en el C.U.D.
[Art. 35 No. 7 y Art. 154 No. 3 -y C.P.C. - Art. 39 No. 1y 5.

De: SECRETARIA MEJIA & ASOCIADOS (LUISA F) <secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com>
Enviado: martes, 28 de junio de 2022 11:25 a. m.

Para: Juzgado 01 Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali <j01cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;
SECRETARIAGENERAL@MEJIAYYASOCIADOSABOGADOS.COM
<SECRETARIAGENERAL@MEJIAYYASOCIADOSABOGADOS.COM>;
notificacioncobrojco@mejiayasociadosabogados.com <notificacioncobrojco@mejiayasociadosabogados.com>;
'Liseth Rangel' <auxcargo2@mejiayasociadosabogados.com>; JHON ALEX
<auxjuridicol0@mejiayasociadosabogados.com>; auxjuridico4 @ mejiayasociadosabogados.com
<auxjuridicod@mejiayasociadosabogados.com>; AUXJURIDICO12@MEJIAYASOCIADOSABOGADOS.COM
<AUXJURIDICO12 @MEJIAYASOCIADOSABOGADOS.COM>; jonathan-osorio28 @hotmail.com <jonathan-
osorio28@hotmail.com>

Asunto: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO - JONATHAN OSORIO GAMBOA - 2022-097

Buenos dias.

Me permito solicitar sea tenido en cuenta la liquidacién del crédito adjunta y se le corra el
respectivo traslado, toda vez que la presentada con anterioridad el pasado 22 de junio del
2022 se encontraba sin los respectivos anexos y con error en algunos de los valores

indicados en el memorial, proceso bajo el Radicado 2022-097 Demandante: Bancolombia
S.A., Demandado: JONATHAN OSORIO GAMBOA.

Cordialmente,
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PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO
Gerente General

Celular: 317 501 2496
PBX: (502) B88 9161
Elaborodo por LLISA FERNANDA BURBANO ALDERETE

MEJIA & ASOCIADOS Correo: secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com
ABOGADOS ESPECIALIZADOS 5.A.5

Calle 5 Norte #1N-95, Barrio Centenario

Proud to be a MEMEER OF @ Oficinas Edificio Zapallar
Cali — Colombia

GlobalLawExperts’

o bbb b www.mejiayasociadosabogados.com

De: SECRETARIA MEJIA & ASOCIADOS (LUISA F) [mailto:secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com]
Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 11:44 a.m.

Para: JOlcmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co; SECRETARIAGENERAL@MEJIAYYASOCIADOSABOGADOS.COM;
notificacioncobrojco@mejiayasociadosabogados.com; 'Liseth Rangel (auxcargo2@mejiayasociadosabogados.com)’;
JHON ALEX (auxjuridicol0@mejiayasociadosabogados.com); 'Liseth Rangel
(auxcargo2@mejiayasociadosabogados.com)'; AUXJURIDICO12@MEJIAYASOCIADOSABOGADOS.COM; ‘jonathan-
osorio28@hotmail.com'

Asunto: APORTO LIQUIDACION DEL CREDITO - JONATHAN OSORIO GAMBOA - 2022-097

Buenos dias.

Me permito solicitar sea tenido en cuenta la liquidacion del crédito adjunta y se le corra el

respectivo traslado, proceso bajo el Radicado 2022-097 Demandante: Bancolombia S.A.,
Demandado: JONATHAN OSORIO GAMBOA.

Cordialmente,

PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO
Gerente General

Celular: 317 501 2496
PBX: (502) B88 9161
Elaborodo por LLISA FERNANDA BURBANO ALDERETE

MEJIA & ASOCIADOS Correo: secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com
ABOGADOS ESPECIALIZADOS 5.A.5

Calle 5 Norte #1N-95, Barrio Centenario
Proud to be 2 MEMEBER OF @ Oficinas Edificio Zapallar
ikt b Cali — Colombia
GlobalLawExperts’

o bbb b www.mejiayasociadosabogados.com

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQKADU2MzIhOTAWLTEXZTKtNGEzOS1IiNTYyLTJhYWVmMzViNTc1ZgAQAJFX3GbMhOZFsxqZk9xdloc%3D...

3/3



AAITOCIADO

Sefor
JUEZ 01 CIVIL MUNICIPAL DE CALI
E. S. D.

REFERENCIA: EJECUTIVO SINGULAR
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.
DEMANDADO: JONATHAN OSORIO GAMBOA
RADICACION: 2022-097

PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO, mayor de edad y vecino de esta ciudad,
identificado con la cédula de ciudadania No. C.C. No. 16.657.241 de Cali, abogado en
ejercicio con T.P. No. 36.381 del C.S de la J, actuando como apoderado especial de
la entidad demandante, en el proceso de la referencia, por medio del presente escrito
me permito aportar la liquidacion del crédito actualizada a la fecha de mayo 24 del
2022.

La cual se compone del capital y demas intereses reconocidos en el mandamiento de
pago, haciendo claridad de que el Fondo Nacional de Garantias cubrié el 50% del
capital de la obligacion, realizando un desembolso a la entidad demandante por valor
de $19.193.125 a la obligacion contenida en el PAGARE No. 770092689 y $4.294.701
a la obligacion contenida en el PAGARE No. 8130106254, dichos capitales aun se
adeudan y continuaran generando los intereses reconocidos hasta que se realice su
pago. En consecuencia, me permito aportar la liquidacion de crédito parte Banco y
parte Fondo Nacional de Garantias, las cuales componen el total del capital e
intereses adeudados.

e Obligacion PAGARE No. 770092689 $ 43.973.057.00
e Obligacion PAGARE No. 8130106254. $9.820.042.11

Solicito amablemente dar el tramite correspondiente a la presente en aras de
continuar con el proceso.

Del Sefior Juez,

Atentamente,

< 2]
EDRO JOSE I\?iEJIA MURGUEITIO

C.C. No. 16.657.241 de Cali

T.P. No. 36.381 del C.S de la J.
LFB

Callle 5 Norte N° 1N- 95 Barrio Centenario. Edificio Zapalllar. Tel 8889161 a 8889164.
secretariageneral@mejiayasociadosabogdos.com



= Bancolombia

Medellin, mayo 26 de 2022

Ciudad

Titular

Cédula o Nit.
Obligacién Nro.
Mora desde

Tasa méaxima Actual

Producto
Pagaré

JONATHAN OSORI GAMBO
16.846.248

770092689.

septiembre 19 de 2021

25,90%

Consumo
770092689.

Liquidacion de la Obligacion a sep 20 de 2021

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda
Intereses por Mora

Seguros

Total demanda

Valor en pesos

38.386.249,69
0,00
0,00
0,00

38.386.249,69

Saldo de la obligacion a may 26 de 2022

Capital

Interes Corriente
Intereses por Mora
Seguros en Demanda
Total Demanda

XIOMARA POSADA ARANGO
Preparacion de Demandas

Valor en pesos
19.193.124,69
0,00
5.066.226,31
0,00
24.259.351,00




= Bancolombia

JONATHAN OSORI GAMBO

Valor abono a

Saldo interés

Saldo interés de

Fecha de T. Int. . Interés . N . Valor abono a Saldo capital | remuneratorio Saldo total en

Dias Interés de mora | Valor abono a interés ) Valor abono a | Total abonado " mora en pesos ?
Concepto pago o Remuneratorio Capital Pesos | remuneratorio interés de pesos después| en pesos 4 pesos después

. Lig. Pesos capital pesos | remuneratorio Seguro pesos pesos . después del
proyeccion [y/o T. Int. Mora Pesos mora pesos del pago después del del pago
pesos baao pago

Saldo Inicial sep/20/2021 38.386.249,69 0,00 0,00 38.386.249,69 0,00 0,00| 38.386.249,69
Saldos para Demanda | sep-20-2021 0,00%| 0 38.386.249,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 38.386.249,69 0,00 0,00| 38.386.249,69
Cierre de Mes sep-30-2021 22,87% 10 38.386.249,69 0,00 217.229,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 38.386.249,69 0,00 217.229,61| 38.603.479,30
Cierre de Mes oct-31-2021 22,80%| 31 38.386.249,69 0,00 892.715,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 38.386.249,69 0,00 892.715,27| 39.278.964,96
Cierre de Mes nov-30-2021 23,03%| 30 38.386.249,69 0,00 1.552.251,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 38.386.249,69 0,00 1.552.251,44| 39.938.501,13
Cierre de Mes dic-31-2021 23,25%| 31 38.386.249,69 0,00 2.239.956,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 38.386.249,69 0,00 2.239.956,91| 40.626.206,60
Cierre de Mes ene-31-2022 23,49%| 31 38.386.249,69 0,00 2.934.055,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 38.386.249,69 0,00 2.934.055,34| 41.320.305,03
Cierre de Mes feb-28-2022 24,25%| 28 38.386.249,69 0,00 3.578.724,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 38.386.249,69 0,00| 3.578.724,66| 41.964.974,35
Cierre de Mes mar-31-2022 24,45%| 31 38.386.249,69 0,00 4.298.552,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00| 38.386.249,69 0,00 4.298.552,03| 42.684.801,72
Abono abr-8-2022 25,13%| 8 38.386.249,69 0,00|  4.487.638,98|19.193.125,00 0,00 0,00 0,00{19.193.125,00| 19.193.124,69 0,00 4.487.638,98| 23.680.763,67
Cierre de Mes abr-30-2022 25,13%| 22 19.193.124,69 0,00 4.748.755,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 19.193.124,69 0,00 4.748.755,54| 23.941.880,23
Saldos para Demanda | may-26-2022 25,90%| 26 19.193.124,69 0,00|  5.066.226,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 19.193.124,69 0,00{ 5.066.226,31| 24.259.351,00




= Bancolombia

Medellin, mayo 26 de 2022

Ciudad

Titular

Cédula o Nit.
Obligacién Nro.
Mora desde

Tasa méaxima Actual

Producto Consumo
Pagaré 8130106254.

JONATHAN OSORI GAMBO
16.846.248

8130106254.

septiembre 23 de 2021

25,90%

Liquidacion de la Obligacion a sep 24 de 2021

Capital

Int. Corrientes a fecha de demanda
Intereses por Mora

Seguros

Total demanda

Valor en pesos
8.589.401,00
0,00
0,00
0,00
8.589.401,00

Saldo de la obligacion a may 26 de 2022

Capital

Interes Corriente
Intereses por Mora
Seguros en Demanda
Total Demanda

XIOMARA POSADA ARANGO
Preparacion de Demandas

Valor en pesos
4.294.700,00
0,00
1.114.155,11
0,00
5.408.855,11




= Bancolombia

JONATHAN OSORI GAMBO

Valor abono a

Saldo interés

Saldo interés de

Fecha de T. Int. . Interés . N . Valor abono a Saldo capital | remuneratorio Saldo total en

Dias Interés de mora | Valor abono a interés ) Valor abono a | Total abonado " mora en pesos ?
Concepto pago o Remuneratorio Capital Pesos | remuneratorio interés de pesos después| en pesos 4 pesos después

. Lig. Pesos capital pesos | remuneratorio Seguro pesos pesos . después del
proyeccion [y/o T. Int. Mora Pesos mora pesos del pago después del del pago
pesos baao pago

Saldo Inicial sep/24/2021 8.589.401,00 0,00 0,00 8.589.401,00 0,00 0,00{ 8.589.401,00
Saldos para Demanda | sep-24-2021 0,00%| 0 8.589.401,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.589.401,00 0,00 0,00 8.589.401,00
Cierre de Mes sep-30-2021 22,87% 6 8.589.401,00 0,00 29.131,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.589.401,00 0,00 29.131,78| 8.618.532,78
Cierre de Mes oct-31-2021 22,80%| 31 8.589.401,00 0,00 180.280,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.589.401,00 0,00 180.280,10 8.769.681,10
Cierre de Mes nov-30-2021 23,03%| 30 8.589.401,00 0,00 327.859,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.589.401,00 0,00 327.859,52| 8.917.260,52
Cierre de Mes dic-31-2021 23,25%| 31 8.589.401,00 0,00 481.742,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.589.401,00 0,00 481.742,18| 9.071.143,18
Cierre de Mes ene-31-2022 23,49%| 31 8.589.401,00 0,00 637.055,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.589.401,00 0,00 637.055,34| 9.226.456,34
Cierre de Mes feb-28-2022 24,25%| 28 8.589.401,00 0,00 781.308,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.589.401,00 0,00 781.308,12| 9.370.709,12
Cierre de Mes mar-31-2022 24,45%| 31 8.589.401,00 0,00 942.378,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00{ 8.589.401,00 0,00 942.378,45| 9.531.779,45
Abono abr-8-2022 25,13%| 8 8.589.401,00 0,00 984.689,01| 4.294.701,00 0,00 0,00 0,00| 4.294.701,00| 4.294.700,00 0,00 984.689,01| 5.279.389,01
Cierre de Mes abr-30-2022 25,13%| 22 4.294.700,00 0,00 1.043.117,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.294.700,00 0,00 1.043.117,08| 5.337.817,08
Saldos para Demanda | may-26-2022 25,90%| 26 4.294.700,00 0,00 1.114.155,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.294.700,00 0,00 1.114.155,11| 5.408.855,11




Fondo Magional di Garanti ]
——————

ESTADO DE CUENTA

SUBDIRECCION DE CARTERA

Numero de crédito FNG : 1000000126552
Identificaciéon . C.C. 16846248

Nombre . OSORIO GAMBOA JONATHAN
Intermediario : 8909039388 BANCOLOMBIA
Fondo :  FG CONFE

Oficina . CALI

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado : 19.193.125 Fecha desembolso : 01.04.2022
Tasa corrientes

DATOS LIQUIDACION

Fecha liquidacion : 26.05.2022
Fecha udltimo pago 01.04.2022 Tasa de mora : 18,00
Saldo Capital : 19.193.125 Cuotas en mora : 001

INFORMACION PARA PAGO TOTAL

Saldo capital 19.193.125
Intereses corrientes 0
Intereses de mora x extemporaneidad 520.581
Intereses de mora diferidos 0
Honorarios 0
Gastos judiciales 0
Seguro de vida 0
Seguro AMIT 0
Seguro de vehiculo 0
Total a pagar 19.713.706

DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenio: 53821 Referencia 16846248

LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE
ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS

Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co
NIT. 860402272-2 CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA BOGOTA
Fecha de Impresion: 26.05.2022
Paginaldel



Numero de crédito FNG

Identificacion C.C. 16846248

Nombre

Intermediario

Fondo FG CONFE
Oficina CALI

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado : 4.294.701

Tasa corrientes

DATOS LIQUIDACION

26.05.2022
01.04.2022
4.294.701

Fecha liquidacion
Fecha ultimo pago
Saldo Capital

INFORMACION PARA PAGO TOTAL

1000000126551

ESTADO DE CUENTA

SUBDIRECCION DE CARTERA

OSORIO GAMBOA JONATHAN
8909039388 BANCOLOMBIA

Fecha desembolso

Tasa de mora
Cuotas en mora

Fondo Magional di Garanti ]
——————

01.04.2022

18,00
001

Saldo capital

4.294.701

Intereses corrientes

0

Intereses de mora x extemporaneidad

116.486

Intereses de mora diferidos

Honorarios

Gastos judiciales

Seguro de vida

Seguro AMIT

Seguro de vehiculo

o |o |o |o |o |o

Total a pagar

4.411.187

DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA

Cuenta Convenio:

53821

Referencia 16846248

LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE
ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS
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