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RV: recurso

Comunicacion Y Notificaciones Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<cynofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 13/12/2021 23:36
Para:  Memoriales 09 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali
<memorialesj09ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jennifer Muñoz Manquillo
Asistente Administrativo Grado 05 
Oficina de Apoyo Judicial 
Ejecución Civil Municipal de Cali 

Señor USUARIO de la Administración de Justicia
Cordial Saludo,
FAVOR LEER LO SIGUIENTE  
Recuerde que esta dirección electrónica, es para la recepción de memoriales de Acciones
Constitucionales (Tutelas - Incidentes de Desacato- Habeas Corpus),
correspondiente al área de Comunicaciones y Notificaciones de la Oficina de Apoyo Judicial de los
diez Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali, si su correo va dirigido a
alguno de los prenombrados le rogamos por favor indique el Despacho al cual se dirige y el
número de radicado de la tutela, incidente de desacato o habeas corpus, Partes interesadas
Accionante-Accionado-Agente Oficioso-Abogado correo electrónico y teléfonos de
contacto, de lo contrario no podremos dar trámite a su requerimiento.  
  
Si desea radicar un memorial para un PROCESO EJECUTIVO que se tramite en alguno de los
diez Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de Cali, lo puede hacer a través de
los siguientes correos electrónicos, exclusivos para este fin: 

 
Despacho  Cuenta  

Juzgado 001  memorialesj01ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Juzgado 002  memorialesj02ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Juzgado 003  memorialesj03ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Juzgado 004  memorialesj04ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Juzgado 005  memorialesj05ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Juzgado 006  memorialesj06ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
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Juzgado 007  memorialesj07ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Juzgado 008  memorialesj08ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Juzgado 009  memorialesj09ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Juzgado 010  memorialesj10ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

El correo gdofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co ya no se encontrará habilitado a partir del
26/02/2021 a las 4:00pm 

Secretaria 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles Municipales de Ejecución de Sentencias de
Cali, previo agendamiento de Cita, en atención al aforo establecido por el Consejo
Seccional de la Judicatura, por el Estado de Emergencia Nacional Económico, Social y
Ecológico por Pandemia Covid19 y la prevalencia del trabajo virtual. 

Calle 8 # 1-16 Oficina 203 Edificio Entre Ceibas 

Ahora bien, si su correo va dirigido a un Despacho distinto  a los Juzgados de Ejecución Civil
Municipal de Cali, por favor consulte la siguiente dirección web   
https://www.ramajudicial.gov.co para que haga el envío apropiadamente.  

Para Atención al público VIRTUAL, o para agendar su cita para revisión de la parte física del
Expediente Híbrido dirigirse al correo   apofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co  
Para mayor atención consulte en la página web de la Rama
Judicial https://www.ramajudicial.gov.co/ (Juzgados de Ejecución / Juzgados de Ejecución Civiles
Municipales / Valle del Cauca; capital Cali) y seleccione el micrositio web del Despacho de
Ejecución Civil Municipal que desee consultar. 
ADVERTENCIA: De conformidad a lo dispuesto en el Art. 109 del C.G.P., a los Decretos y
Acuerdos emitidos en el Estado de Excepción por pandemia Covid-19, se advierte que las
comunicaciones, memoriales y escritos que se quieran incorporar al presente trámite, pueden
remitirse a través (DEL CORREO ELECTRÓNICO cynofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co ),
pues la referida norma permite que dicha gestión se surta “… por cualquier medio idóneo”, los
cuales “… se entenderán presentados oportunamente si son recibidos antes del
cierre del despacho”. (Horario de Atención VIRTUAL de lunes a viernes de
7:00 a.m. a 12:00 m y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.) - (SALVO LOS HABEAS
CORPUS).   
Atentamente, 
María Jimena Largo Ramírez  
Profesional Universitario Grado 17 
Líder de Comunicaciones y Notificaciones  
Oficina de Apoyo Judicial  
Ejecución Civil Municipal de Cali  
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De: William Gomez <williamgomezabogado@gmail.com> 
Enviado: lunes, 13 de diciembre de 2021 4:01 p. m. 
Para: Atencion Publico Ofician Apoyo Ejecucion Civil Municipal - Seccional Cali
<apofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Comunicacion Y No�ficaciones Oficina Apoyo Ejecucion Civil Municipal
- Seccional Cali <cynofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; jaimeangelramirez5
<jaimeangelramirez5@hotmail.com> 
Asunto: Fwd: recurso
 

---------- Forwarded message --------- 
De: William Gomez <williamgomezabogado@gmail.com> 
Date: lun, 13 dic 2021 a las 15:46 
Subject: recurso 
To: <j09ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>, jaime angel <jaimeangelramirez5@hotmail.com> 

Juzgado 9 de ejecucion de sentencia civiles municipales 
radicacion 112013-0209 
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FECHA PAGO REF BCO # PROCESO MES/DIA/AÑO V/R CUOTA VALOR % C. EXTRA PAGOS SALDO Solo sereconoce Intereses 

ENE/10/2013 36.259  0 0 0 36.259  

FEB/10/2013 186.800  0 0 0 223.059  

MAR/10/2013 186.800  0 0 0 409.859  

ABR/10/2013 186.800  0 0 0 596.659  

MAY/10/2013 186.800  0 0 372.000 411.459  

JUN/10/2013 186.800  0 0 0 598.259  

JUL/10/2013 186.800  0 0 375.900 409.159  

AGO/10/2013 186.800  0 0 0 595.959  

SEP/10/2013 186.800  0 0 0 782.759  

OCT/10/2013 186.800  0 0 0 969.559  

NOV/10/2013 186.800  0 0 0 1.156.359  

DIC/10/2013 186.800  0 0 879.800 463.359  

ENE/10/2014 200.300 0 0 374.000 289.659  

FEB/10/2014 200.300 0 0 186.000 303.959  

MAR/10/2014 200.300 0 0 2.380.210 -1.875.951  

  ABR/10/2014 200.300 0 0 187.000 -1.862.651  

MAY/10/2014 200.300 0 0 233.000 -1.895.351  

JUN/10/2014 200.300 0 0 0 -1.695.051  

JUL/10/2014 200.300 0 0 200.300 -1.695.051  

AGO/10/2014 200.300 0 0 0 -1.494.751  

SEP/10/2014 200.300 0 0 0 -1.294.451  

OCT/10/2014 200.300 0 0 200.300 -1.294.451  

NOV/10/2014 200.300 0 0 0 -1.094.151  

DIC/10/2014 200.300 0 0 0 -893.851  

ENE/10/2015 207.400 0 0 400.600 -1.087.051  

FEB/10/2015 207.400 0 0 0 -879.651  

MAR/10/2015 207.400 0 0 0 -672.251  

ABR/10/2015 207.400 0 0 0 -464.851  

MAY/10/2015 207.400 0 0 1.089.487 -1.346.938  

JUN/10/2015 207.400 0 0 295.327 -1.434.865  

JUL/10/2015 207.400 0 0 0 -1.227.465  

AGO/10/2015 207.400 0 0 0 -1.020.065  

SEP/10/2015 207.400 0 0 200.300 -1.012.965  

OCT/10/2015 207.400 0 0 0 -805.565  

NOV/10/2015 207.400 0 0 400.600 -998.765  

DIC/10/2015 207.400 0 0 0 -791.365  

ENE/10/2016 217.800 0 0 0 -573.565  

FEB/10/2016 217.800 0 0 0 -355.765  

MAR/10/2016 217.800 0 0 0 -137.965  

ABR/10/2016 217.800 0 0 0 79.835  

MAY/10/2016 217.800 0 0 1.602.300 -1.304.665  

JUN/10/2016 217.800 0 0 0 -1.086.865  

JUL/10/2016 217.800 0 0 0 -869.065  

AGO/10/2016 217.800 0 0 210.000 -861.265  

SEP/10/2016 217.800 0 0 210.000 -853.465  

OCT/10/2016 217.800 0 0 630.000 -1.265.665  

NOV/10/2016 217.800 0 0 210.000 -1.257.865  

DIC/10/2016 217.800 0 0 210.000 -1.250.065  

ENE/10/2017 230.900 0 0 0 -1.019.165  

FEB/10/2017 230.900 0 0 420.000 -1.208.265  

MAR/10/2017 230.900 0 0 210.000 -1.187.365  

ABR/10/2017 230.900 0 0 210.000 -1.166.465  

MAY/10/2017 230.900 0 0 210.000 -1.145.565  

JUN/10/2017 230.900 0 0 210.000 -1.124.665  

JUL/10/2017 230.900 0 0 210.000 -1.103.765  

AGO/10/2017 230.900 0 0 210.000 -1.082.865  

SEP/10/2017 230.900 0 0 217.800 -1.069.765  

OCT/10/2017 230.900 0 0 220.000 -1.058.865  

NOV/10/2017 230.900 0 0 210.000 -1.037.965  

DIC/10/2017 230.900 0 0 0 -807.065  

 ENE/10/2018 237.900 0 0 450.900 -1.020.065  

FEB/10/2018 237.900 0 0 230.900 -1.013.065  

MAR/10/2018 237.900 0 0 230.000 -1.005.165  

ABR/10/2018 237.900 0 0 230.000 -997.265  

MAY/10/2018 237.900 0 0 230.000 -989.365  

JUN/10/2018 237.900 0 0 0 -751.465  

JUL/10/2018 237.900 0 0 0 -513.565  

AGO/10/2018 237.900 0 0 0 -275.665  
SUB TOTAL S/N 
DEMANDADA

14.271.059 14.546.724 -275.665  Saldo a Favor

ADRIANA LONDONO DE ANGEL

ESTADO DE CUENTA - CORTE DIC 31 DE 2021

RELACION PAGOS ADMINISTRACION APTO 9319 LA CASCADA I



JUL/19/2018 560906635 760012041011  0 0 0 230.000 -505.665  

JUL/19/2018 560906426 760012041011 0 0 0 230.000 -735.665  

SEP/10/2018 237.900 0 0 0 -497.765  

SEP/18/2018 581982227 760012041011 0 0 0 230.000 -727.765  

SEP/18/2018 581982377 760012041011 0 0 0 230.000 -957.765  

OCT/10/2018 237.900 0 0 0 -719.865  

NOV/10/2018 237.900 0 0 0 -481.965  

NOV 12/2018 - 760012041011 0 0 0 520.000 -1.001.965  

NOV/20/2018 595436666 760012041011 0 0 0 230.000 -1.231.965  

NOV/20/2018 595437776 760012041011 0 0 0 230.000 -1.461.965  

DIC/10/2018 237.900 0 0 0 -1.224.065  

ENE/10/2019 256.900 0 0 0 -967.165  

ENE/23/2019 608607315 760012041011 0 0 0 230.000 -1.197.165  

ENE/23/2019 608607485 760012041011 0 0 0 230.000 -1.427.165  

FEB/10/2019 256.900 0 0 0 -1.170.265  

FEB/18/2019 613549979 760012041011 0 0 0 230.000 -1.400.265  

MAR/10/2019 256.900 0 0 0 -1.143.365  

MAR/15/2019 9149611 760012041011 0 0 0 230.000 -1.373.365  

ABR/10/2019 256.900 0 0 0 -1.116.465  

MAY/10/2019 256.900 0 0 0 -859.565  

MAY/13/2019 21748535 760012041011 0 0 0 230.000 -1.089.565  

MAY/13/2019 21748783 760012041011 0 0 0 57.000 -1.146.565  

MAY/24/2019 25002091 760012041011 0 0 0 256.900 -1.403.465  

Segun Reporte 760012041011 0 0 0 256.900

JUN/10/2019 256.900 0 0 0 -1.146.565  

JUN/21/2019 31968248 760012041011 0 0 0 256.900 -1.403.465  

JUL/10/2019 256.900 0 0 0 -1.146.565  

AGO/06/2019 44321143 760012041011 0 0 0 230.000 -1.376.565  

AGO/06/2019 44521318 760012041011 0 0 0 230.000 -1.606.565  

AGO/10/2019 256.900 0 0 0 -1.349.665  

SEP/10/2019 256.900 0 0 0 -1.092.765  

OCT/04/2019 59332650 760012041011 0 0 0 230.000 -1.322.765  

OCT/04/2019 59332783 760012041011 0 0 0 230.000 -1.552.765  

OCT/04/2019 59334877 760012041011 0 0 0 125.000 -1.677.765  

OCT/04/2019 59336608 760012041011 0 0 0 617.011 -2.294.776  

OCT/10/2019 256.900 0 0 0 -2.037.876  

NOV/10/2019 256.900 0 0 0 -1.780.976  

NOV/11/2019 - 760012041011 0 0 0 230.000 -2.010.976  

DIC/10/2019 256.900 0 0 0 -1.754.076  

ENE/08/2020 ***** 760012041700 0 0 0 230.000 -1.984.076  

ENE/08/2020 760012041700 0 0 0 230.000 -2.214.076  

ENE/10/2020 266.600 0 0 0 -1.947.476  

FEB/10/2020 266.600 0 0 0 -1.680.876  

FEB/19/2020 760012041700 0 0 0 230.000 -1.910.876  

MAR/10/2020 266.600 0 0 0 -1.644.276  

MAR/12/2020 99314845 760012041700 0 0 0 230.000 -1.874.276  

ABR/10/2020 266.600 0 0 0 -1.607.676  

MAY/10/2020 266.600 0 0 0 -1.341.076  

JUN/10/2020 266.600 0 0 0 -1.074.476  

JUL/06/2020 117188080 760012041700 0 0 0 0 230.000 -1.304.476  

JUL/06/2020 117187884 760012041700 0 0 0 0 230.000 -1.534.476  

JUL/06/2020 117188144 760012041700 0 0 0 0 230.000 -1.764.476  

JUL/10/2020 266.600 0 0 0 -1.497.876  

AGO/10/2020 266.600 0 0 0 -1.231.276  

AGO/11/2020 122028539 760012041700 0 0 0 0 230.000 -1.461.276  

AGO/11/2020 122928443 760012041700 0 0 0 0 230.000 -1.691.276  

SEP/10/2020 266.600 0 0 0 -1.424.676  

SEP/30/2020 131771045 760012041700 0 0 0 0 77.600 -1.502.276  

SEP/30/2020 131771151 760012041700 0 0 0 0 266.600 -1.768.876  

OCT/10/2020 266.600 0 0 0 -1.502.276  

OCT/30/2020 137319878 760012041700 0 0 0 0 266.600 -1.768.876  

NOV/10/2020 266.600 0 0 0 -1.502.276  

NOV/27/2020 142254754 760012041700 0 0 0 0 266.600 -1.768.876  

DIC/10/2020 266.600 0 0 0 -1.502.276  

ENE/10/2021 275.900 0 0 0 -1.226.376  

ENE/13/2021 150493975 760012041700 0 0 0 0 266.600 -1.492.976  

ENE/13/2021 150494149 760012041700 0 0 0 0 266.600 -1.759.576  

FEB/10/2021 275.900 0 0 0 -1.483.676  

FEB/17/2021 156589569 760012041700 0 0 0 0 271.000 -1.754.676  

MAR/10/2021 160355040 760012041700 0 0 0 0 271.000 -2.025.676  

MAR/10/2021 275.900 0 0 0 -1.749.776  

ABR/10/2021 275.900 0 0 0 -1.473.876  

MAY/10/2021 275.900 0 0 0 -1.197.976  

MAY/14/2021 168910457 760012041700 0 0 0 0 271.000 -1.468.976  

JUN/10/2021 275.900 0 0 0 -1.193.076  

JUN/16/2021 171727912 760012041011 0 0 0 0 271.000 -1.464.076  

JUN/16/2021 171728069 760012041011 0 0 0 0 271.000 -1.735.076  

JUL/10/2021 275.900 0 0 0 -1.459.176  

JUL/12/2021 174099006 760012041011 0 0 0 0 406.200 -1.865.376  

JUL/12/2021 174099277 760012041011 0 0 0 0 275.900 -2.141.276  

AGO/10/2021 275.900 0 0 0 -1.865.376  

SEP/10/2021 275.900 0 0 0 -1.589.476  

OCT/10/2021 275.900 0 0 0 -1.313.576  

OCT/11/2021 182617426 760012041011 0 0 0 0 271.000 -1.584.576  

NOV/10/2021 275.900 0 0 0 -1.308.676  

DIC/10/2021 275.900 0 0 0 -1.032.776  

24.815.459  0  0  26.105.135  -1.289.676  

14.546.724  

11.558.411
Total pagos al Banco Agrario deposito Judicial periodo Julio de 2019 a Octubre de 

2021

NOTA: 22 PAGOS POR 
TRANSFERENCIA SE VISUALIZA 
EN FECHA POSTERIOR SEGUN 
REPORTE BANCO AGRARIO SE 

CARGO NOV 12/2109. SE 
ADJUNTA SOPORTE DE PAGO EN 

FISICO

NOTA: PAGOS SE VISUALIZA EN 
REPORTE DEL BANCO AGRARIO 

SE ADJUNTA SOPORTE DE PAGO 
EN FISICO

Total abonos a Administracion y reconocidos por la demandantegosto 10 de 2018



























































FECHA PAGO REF BCO # PROCESO MES/DIA/AÑO V/R CUOTA VALOR % C. EXTRA PAGOS

ENE/10/2013 36.259  0 0 0

FEB/10/2013 186.800  0 0 0

MAR/10/2013 186.800  0 0 0

ABR/10/2013 186.800  0 0 0

MAY/10/2013 186.800  0 0 372.000

JUN/10/2013 186.800  0 0 0

JUL/10/2013 186.800  0 0 375.900

AGO/10/2013 186.800  0 0 0

SEP/10/2013 186.800  0 0 0

OCT/10/2013 186.800  0 0 0

NOV/10/2013 186.800  0 0 0

DIC/10/2013 186.800  0 0 879.800

ENE/10/2014 200.300 0 0 374.000

FEB/10/2014 200.300 0 0 186.000

MAR/10/2014 200.300 0 0 2.380.210

  ABR/10/2014 200.300 0 0 187.000

MAY/10/2014 200.300 0 0 233.000

JUN/10/2014 200.300 0 0 0

JUL/10/2014 200.300 0 0 200.300

AGO/10/2014 200.300 0 0 0

SEP/10/2014 200.300 0 0 0

OCT/10/2014 200.300 0 0 200.300

NOV/10/2014 200.300 0 0 0

DIC/10/2014 200.300 0 0 0

ENE/10/2015 207.400 0 0 400.600

FEB/10/2015 207.400 0 0 0

MAR/10/2015 207.400 0 0 0

ABR/10/2015 207.400 0 0 0

MAY/10/2015 207.400 0 0 1.089.487

JUN/10/2015 207.400 0 0 295.327

JUL/10/2015 207.400 0 0 0

AGO/10/2015 207.400 0 0 0

SEP/10/2015 207.400 0 0 200.300

OCT/10/2015 207.400 0 0 0

NOV/10/2015 207.400 0 0 400.600

DIC/10/2015 207.400 0 0 0

ENE/10/2016 217.800 0 0 0

FEB/10/2016 217.800 0 0 0

MAR/10/2016 217.800 0 0 0

ABR/10/2016 217.800 0 0 0

MAY/10/2016 217.800 0 0 1.602.300

ADRIANA LONDONO DE ANGEL

ESTADO DE CUENTA - CORTE DIC 31 DE 2021

RELACION PAGOS ADMINISTRACION APTO 9319 LA CASCADA I



JUN/10/2016 217.800 0 0 0

JUL/10/2016 217.800 0 0 0

AGO/10/2016 217.800 0 0 210.000

SEP/10/2016 217.800 0 0 210.000

OCT/10/2016 217.800 0 0 630.000

NOV/10/2016 217.800 0 0 210.000

DIC/10/2016 217.800 0 0 210.000

ENE/10/2017 230.900 0 0 0

FEB/10/2017 230.900 0 0 420.000

MAR/10/2017 230.900 0 0 210.000

ABR/10/2017 230.900 0 0 210.000

MAY/10/2017 230.900 0 0 210.000

JUN/10/2017 230.900 0 0 210.000

JUL/10/2017 230.900 0 0 210.000

AGO/10/2017 230.900 0 0 210.000

SEP/10/2017 230.900 0 0 217.800

OCT/10/2017 230.900 0 0 220.000

NOV/10/2017 230.900 0 0 210.000

DIC/10/2017 230.900 0 0 0

 ENE/10/2018 237.900 0 0 450.900

FEB/10/2018 237.900 0 0 230.900

MAR/10/2018 237.900 0 0 230.000

ABR/10/2018 237.900 0 0 230.000

MAY/10/2018 237.900 0 0 230.000

JUN/10/2018 237.900 0 0 0

JUL/10/2018 237.900 0 0 0

AGO/10/2018 237.900 0 0 0
SUB TOTAL S/N 
DEMANDADA

14.271.059 14.546.724

JUL/19/2018 560906635 760012041011  0 0 0 230.000

JUL/19/2018 560906426 760012041011 0 0 0 230.000

SEP/10/2018 237.900 0 0 0

SEP/18/2018 581982227 760012041011 0 0 0 230.000

SEP/18/2018 581982377 760012041011 0 0 0 230.000

OCT/10/2018 237.900 0 0 0

NOV/10/2018 237.900 0 0 0

NOV 12/2018 - 760012041011 0 0 0 520.000

NOV/20/2018 595436666 760012041011 0 0 0 230.000

NOV/20/2018 595437776 760012041011 0 0 0 230.000

DIC/10/2018 237.900 0 0 0

ENE/10/2019 256.900 0 0 0

ENE/23/2019 608607315 760012041011 0 0 0 230.000

ENE/23/2019 608607485 760012041011 0 0 0 230.000

FEB/10/2019 256.900 0 0 0

FEB/18/2019 613549979 760012041011 0 0 0 230.000

MAR/10/2019 256.900 0 0 0

MAR/15/2019 9149611 760012041011 0 0 0 230.000



ABR/10/2019 256.900 0 0 0

MAY/10/2019 256.900 0 0 0

MAY/13/2019 21748535 760012041011 0 0 0 230.000

MAY/13/2019 21748783 760012041011 0 0 0 57.000

MAY/24/2019 25002091 760012041011 0 0 0 256.900

Segun Reporte 760012041011 0 0 0 256.900

JUN/10/2019 256.900 0 0 0

JUN/21/2019 31968248 760012041011 0 0 0 256.900

JUL/10/2019 256.900 0 0 0

AGO/06/2019 44321143 760012041011 0 0 0 230.000

AGO/06/2019 44521318 760012041011 0 0 0 230.000

AGO/10/2019 256.900 0 0 0

SEP/10/2019 256.900 0 0 0

OCT/04/2019 59332650 760012041011 0 0 0 230.000

OCT/04/2019 59332783 760012041011 0 0 0 230.000

OCT/04/2019 59334877 760012041011 0 0 0 125.000

OCT/04/2019 59336608 760012041011 0 0 0 617.011

OCT/10/2019 256.900 0 0 0

NOV/10/2019 256.900 0 0 0

NOV/11/2019 - 760012041011 0 0 0 230.000

DIC/10/2019 256.900 0 0 0

ENE/08/2020 ***** 760012041700 0 0 0 230.000

ENE/08/2020 760012041700 0 0 0 230.000

ENE/10/2020 266.600 0 0 0

FEB/10/2020 266.600 0 0 0

FEB/19/2020 760012041700 0 0 0 230.000

MAR/10/2020 266.600 0 0 0

MAR/12/2020 99314845 760012041700 0 0 0 230.000

ABR/10/2020 266.600 0 0 0

MAY/10/2020 266.600 0 0 0

JUN/10/2020 266.600 0 0 0

JUL/06/2020 117188080 760012041700 0 0 0 0 230.000

JUL/06/2020 117187884 760012041700 0 0 0 0 230.000

JUL/06/2020 117188144 760012041700 0 0 0 0 230.000

JUL/10/2020 266.600 0 0 0

AGO/10/2020 266.600 0 0 0

AGO/11/2020 122028539 760012041700 0 0 0 0 230.000

AGO/11/2020 122928443 760012041700 0 0 0 0 230.000

SEP/10/2020 266.600 0 0 0

SEP/30/2020 131771045 760012041700 0 0 0 0 77.600

SEP/30/2020 131771151 760012041700 0 0 0 0 266.600

OCT/10/2020 266.600 0 0 0

OCT/30/2020 137319878 760012041700 0 0 0 0 266.600

NOV/10/2020 266.600 0 0 0

NOV/27/2020 142254754 760012041700 0 0 0 0 266.600

DIC/10/2020 266.600 0 0 0



ENE/10/2021 275.900 0 0 0

ENE/13/2021 150493975 760012041700 0 0 0 0 266.600

ENE/13/2021 150494149 760012041700 0 0 0 0 266.600

FEB/10/2021 275.900 0 0 0

FEB/17/2021 156589569 760012041700 0 0 0 0 271.000

MAR/10/2021 160355040 760012041700 0 0 0 0 271.000

MAR/10/2021 275.900 0 0 0

ABR/10/2021 275.900 0 0 0

MAY/10/2021 275.900 0 0 0

MAY/14/2021 168910457 760012041700 0 0 0 0 271.000

JUN/10/2021 275.900 0 0 0

JUN/16/2021 171727912 760012041011 0 0 0 0 271.000

JUN/16/2021 171728069 760012041011 0 0 0 0 271.000

JUL/10/2021 275.900 0 0 0

JUL/12/2021 174099006 760012041011 0 0 0 0 406.200

JUL/12/2021 174099277 760012041011 0 0 0 0 275.900

AGO/10/2021 275.900 0 0 0

SEP/10/2021 275.900 0 0 0

OCT/10/2021 275.900 0 0 0

OCT/11/2021 182617426 760012041011 0 0 0 0 271.000

NOV/10/2021 275.900 0 0 0

DIC/10/2021 275.900 0 0 0

24.815.459  0  0  26.105.135  

14.546.724

11.558.411
Total pagos al Banco Agrario deposito Judicial periodo Julio de 2019 a 

Octubre de 2021

Total abonos a Administracion y reconocidos por la demandantegosto 
10 de 2018



SALDO
Solo sereconoce 

Intereses 
36.259  

223.059  

409.859  

596.659  

411.459  

598.259  

409.159  

595.959  

782.759  

969.559  

1.156.359  

463.359  

289.659  

303.959  

-1.875.951  

-1.862.651  

-1.895.351  

-1.695.051  

-1.695.051  

-1.494.751  

-1.294.451  

-1.294.451  

-1.094.151  

-893.851  

-1.087.051  

-879.651  

-672.251  

-464.851  

-1.346.938  

-1.434.865  

-1.227.465  

-1.020.065  

-1.012.965  

-805.565  

-998.765  

-791.365  

-573.565  

-355.765  

-137.965  

79.835  

-1.304.665  



-1.086.865  

-869.065  

-861.265  

-853.465  

-1.265.665  

-1.257.865  

-1.250.065  

-1.019.165  

-1.208.265  

-1.187.365  

-1.166.465  

-1.145.565  

-1.124.665  

-1.103.765  

-1.082.865  

-1.069.765  

-1.058.865  

-1.037.965  

-807.065  

-1.020.065  

-1.013.065  

-1.005.165  

-997.265  

-989.365  

-751.465  

-513.565  

-275.665  

-275.665  Saldo a Favor

-505.665  

-735.665  

-497.765  

-727.765  

-957.765  

-719.865  

-481.965  

-1.001.965  

-1.231.965  

-1.461.965  

-1.224.065  

-967.165  

-1.197.165  

-1.427.165  

-1.170.265  

-1.400.265  

-1.143.365  

-1.373.365  

NOTA: 22 PAGOS POR 
TRANSFERENCIA SE 

VISUALIZA EN FECHA 
POSTERIOR SEGUN 



-1.116.465  

-859.565  

-1.089.565  

-1.146.565  

-1.403.465  

-1.146.565  

-1.403.465  

-1.146.565  

-1.376.565  

-1.606.565  

-1.349.665  

-1.092.765  

-1.322.765  

-1.552.765  

-1.677.765  

-2.294.776  

-2.037.876  

-1.780.976  

-2.010.976  

-1.754.076  

-1.984.076  

-2.214.076  

-1.947.476  

-1.680.876  

-1.910.876  

-1.644.276  

-1.874.276  

-1.607.676  

-1.341.076  

-1.074.476  

-1.304.476  

-1.534.476  

-1.764.476  

-1.497.876  

-1.231.276  

-1.461.276  

-1.691.276  

-1.424.676  

-1.502.276  

-1.768.876  

-1.502.276  

-1.768.876  

-1.502.276  

-1.768.876  

-1.502.276  

POSTERIOR SEGUN 
REPORTE BANCO 

AGRARIO SE CARGO 
NOV 12/2109. SE 

ADJUNTA SOPORTE 
DE PAGO EN FISICO

NOTA: PAGOS SE 
VISUALIZA EN 

REPORTE DEL BANCO 
AGRARIO SE ADJUNTA 
SOPORTE DE PAGO EN 



-1.226.376  

-1.492.976  

-1.759.576  

-1.483.676  

-1.754.676  

-2.025.676  

-1.749.776  

-1.473.876  

-1.197.976  

-1.468.976  

-1.193.076  

-1.464.076  

-1.735.076  

-1.459.176  

-1.865.376  

-2.141.276  

-1.865.376  

-1.589.476  

-1.313.576  

-1.584.576  

-1.308.676  

-1.032.776  

-1.289.676  

 

SOPORTE DE PAGO EN 
FISICO


