24/1/23, 11:20 Correo: Juan Camilo Cacante Mazo - Outlook

JUZGADO 02 RAD 14-2021-125 RV: MEMORIAL ACTUALIZACION MEDIDAS -
PROCESO RADICADO INTERNO No. 2021-125

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 19/01/2023 15:02

Para: Juan Camilo Cacante Mazo <jcacantm@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Jose Ferney Cortes Velez
<jcortesv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

mj 1 archivos adjuntos (1 MB)
ACTUALIZACION DE CREDITO - GUPA AGRO S.A.S (2021-125).pdf;

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: jueves, 19 de enero de 2023 11:39

Para: Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin <oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RE: MEMORIAL ACTUALIZACION MEDIDAS - PROCESO RADICADO INTERNO No. 2021-125

JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS

A
%ﬂ__ Email: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co
L)
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Carrera 50 # 51 — 23, Piso 22 Edificio Mariscal Sucre - Teléfono: 513 13 31 — Fax: 251 63 38

De: Coordinacion Juridica <coordinacionjuridica@puentesyasociados.com>

Enviado: martes, 17 de enero de 2023 11:25 a. m.

Para: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Julian Carrillo G.Comercial <comercial@puentesyasociados.com>

Asunto: MEMORIAL ACTUALIZACION MEDIDAS - PROCESO RADICADO INTERNO No. 2021-125

Cordial saludo,

SENOR

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE MEDELLIN

Ciudad.

RADICADO: 05001310301420210012500.
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR.
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24/1/23, 11:20 Correo: Juan Camilo Cacante Mazo - Outlook

DEMANDANTE: NUTRYR.
DEMANDADO: GUPAAGRO S.AS

Por medio del presente correo me permito remitir memorial de actualizacién de medidas cautelares, para su

conocimiento y fines pertinentes; en cumplimiento a la ley 2213 de 2022 me permit informar que las presents no
se remiten con copia a los demandados como quiera que son mediidas previas.

Solicito acusar recibido.
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Puentes & Asocianos®

Leidy Villamizar

Coordinadora Juridica

(601) 8088294 - (601) 8088295

(321) 7737195

Calle 12 sur No. 72-18 Bogota-Colombia
coordinacionjuridica@puentesyasociados.com
Www.puentesyasociados.com

uh Antes de imprimir este mensaje asegurese de que sea necesario proteger el medio ambiente estd también en sus
manos.

Este mensaje, incluyendo sus eventuales archivos adjuntos, puede contener informacién confidencial, de uso restringido y/o legalmente protegida. Si
usted ha recibido este mensaje por error, no debe utilizar, copiar, divulgar, distribuir o tomar cualquier actitud basada en esta informacién. Solicitamos
la inmediata eliminacién del mensaje de su sistema. Cualquier retencidn, difusién, divulgacién o copia de este mensaje es prohibida y serd sancionada

por la ley.
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PUENTES & ASOCIADOS

ABOGADOS ESPECIALIZADOS

SENOR

JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS
DE MEDELLIN

Ciudad.

RADICADO: 2021-125.

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR.

DEMANDANTE: NUTRYR.

DEMANDADO: GUPA AGRO S.A.S

ASUNTO: ACTUALIZACION LIQUIDACION DE CREDITO.

GERMAN ORLANDO PUENTES NUNEZ, mayor de edad, identificado con la cedula de ciudadania
No. 80.770.420 de Bogota, portador de la tarjeta profesional No. 203.536 C.S. de la J, actuando como
apoderado de la parte activa NUTRYR en el presente proceso, por medio de la presente me permito
ALLEGAR ACTUALIZACION DE LIQUIDACION DE CREDITO de conformidad con el numeral 4° del
articulo 446 del Cédigo General del Proceso; como quiera que por medio de auto con fecha del 05 de
mayo de 2022 se aprobé liquidacién de crédito, esta se presenta a fecha de corte al 12 de enero de

2023 y bajo las estipulaciones del mandamiento de pago:

l. PETICION ESPECIAL:

Asi mismo, solicito respetuosamente se sirva dar tramite a la liquidacion arrimada.

Il. ANEXOS:
Liquidacion de crédito representada en un (1) folio.

Cordialmente,

PBX: 8088293 — 8088294 — 8088295
Direccidn: Calle 1 A sur No. 72 — 18 Bogota
info@puentesyasociados.com
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PUENTES & ASOCIADOS

ABOGADOS ESPECIALIZADOS

ACUERDO DE PAGO REFERENTE A FACTURAS
INTERESES DESDE 01 DE FEBRERO DE 2019 AL 12 DE ENERO DE 2023
PERIODO INTERES BANCARIO INTERES NOMINAL | |\ TERESES MENSUALES
CAPITAL INICAL PERIODO FINAL |DIAS EN MORA|  CORRIENTE - CORRIENTE MES CAUSADOS
FLUCTUANTE VENCIDO
1/02/2019 28/02/2019 27 19,32% 1,50% 2,41% | $ 5.856.300,00
1/03/2019 31/03/2019 30 19,32% 1,50% 2,41% | $ 5.856.300,00
1/04/2019 30/04/2019 29 19,32% 1,50% 241% | $ 5.856.300,00
1/05/2019 31/05/2019 30 19,34% 1,50% 241% | $ 5.856.300,00
1/06/2019 30/06/2019 29 19,30% 1,50% 2,41% | $ 5.856.300,00
1/07/2019 31/07/2019 30 19,28% 1,50% 2,41% | $ 5.856.300,00
1/08/2019 31/08/2019 30 19,32% 1,50% 2,41% | $ 5.856.300,00
1/09/2019 30/09/2019 29 19,32% 1,50% 2,41% | $ 5.856.300,00
1/10/2019 31/10/2019 30 19,10% 1,50% 2,38% | $ 5.783.400,00
1/11/2019 30/11/2019 29 19,03% 1,50% 237% | $ 5.759.100,00
1/12/2019 31/12/2019 30 18,77% 1,50% 2,34% | $ 5.686.200,00
1/01/2020 31/01/2020 30 18,77% 1,50% 2,34% | $ 5.686.200,00
1/02/2020 29/02/2020 28 19,06% 1,50% 2,38% | $ 5.783.400,00
1/03/2020 31/03/2020 30 18,95% 1,50% 2,36% | $ 5.734.800,00
1/04/2020 30/04/2020 29 18,69% 1,50% 233% | $ 5.661.900,00
1/05/2020 31/05/2020 30 18,19% 1,50% 227% | $ 5.516.100,00
1/06/2020 30/06/2020 29 18,12% 1,50% 2,26% | $ 5.491.800,00
1/07/2020 30/07/2020 29 18,12% 1,50% 2,26% | $ 5.491.800,00
1/08/2020 31/08/2020 30 18,29% 1,50% 2,28% | $ 5.540.400,00
1/09/2020 30/09/2020 29 18,35% 1,50% 2,29% | $ 5.564.700,00
1/10/2020 31/10/2020 30 18,09% 1,50% 2,26% | $ 5.491.800,00
1/11/2020 30/11/2020 29 17,84% 1,50% 2,23% | $ 5.418.900,00
1/12/2020 31/12/2020 30 17,46% 1,50% 2,18% | $ 5.297.400,00
1/01/2021 31/01/2021 30 17,32% 1,50% 2,16% | $ 5.248.800,00
$ 243.000.000,00|  1/02/2021 28/02/2021 27 17,54% 1,50% 2,19% | $ 5.321.700,00
1/03/2021 31/03/2021 30 17,41% 1,50% 217% | $ 5.273.100,00
1/04/2021 30/04/2021 29 17,31% 1,50% 2,16% | $ 5.248.800,00
1/05/2021 31/05/2021 30 17,22% 1,50% 2,15% | $ 5.224.500,00
1/06/2021 30/06/2021 29 17,21% 1,50% 2,15% |$ 5.224.500,00
1/07/2021 31/07/2021 30 17,18% 1,50% 2,14% | $ 5.200.200,00
1/08/2021 31/08/2021 30 17,24% 1,50% 2,15% | $ 5.224.500,00
1/09/2021 30/09/2021 29 17,19% 1,50% 2,14% | $ 5.200.200,00
1/10/2021 31/10/2021 30 17,08% 1,50% 2,13% | $ 5.175.900,00
1/11/2021 30/11/2021 29 17,27% 1,50% 2,15% | $ 5.224.500,00
1/12/2021 31/12/2021 30 17,46% 1,50% 2,18% | $ 5.297.400,00
1/01/2022 31/01/2022 30 17,66% 1,50% 2,20% | $ 5.346.000,00
1/02/2022 28/02/2022 27 18,30% 1,50% 2,28% | $ 5.540.400,00
1/03/2022 31/03/2022 30 18,47% 1,50% 230% | $ 5.589.000,00
1/04/2022 30/04/2022 29 19,05% 1,50% 2,43% | $ 5.904.900,00
1/05/2022 31/05/2022 30 19,71% 1,50% 2,46% | $ 5.977.800,00
1/06/2022 30/06/2022 29 20,40% 1,50% 255% | $ 6.196.500,00
1/07/2022 31/07/2022 30 21,28% 1,50% 266% | $ 6.463.800,00
1/08/2022 31/08/2022 30 22,21% 1,50% 2,77% | % 6.731.100,00
1/09/2022 30/09/2022 29 23,50% 1,50% 2,93% | $ 7.119.900,00
1/10/2022 31/10/2022 30 24,61% 1,50% 307% | S 7.460.100,00
1/11/2022 31/11/2022 30 25,78% 1,50% 3,20% | $ 7.824.600,00
1/12/2022 31/12/2022 30 27,64% 1,50% 345% | $ 8.383.500,00
1/01/2023 | 12/01/2023 | 11 | 28,84% | 1,50% [ 360% |3 3.104.129,03
CAPITAL $ 243,000.000,00
TOTAL INTERESES CAUSADOS HASTA EL 12 DE ENERO DE 2023 $ 275.264,129,03
COSTAS PROCESALES $ 9.500.000,00
TOTAL ADEUDADO AL 12 DE ENERO DE 2023 $ 527.764.129,03
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