15/11/22, 13:20 Correo: Maritza Hernandez Ibarra - Outlook

JUZGADO 02 RAD 21-2021-259 RV: LIQUIDACION DEL CREDITO — PODER CON
FACULTAD EXPRESA PARA RECIBIR RDO: 2021-00259-00

Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 11/11/2022 15:17

Para: Maritza Hernandez Ibarra <mhernani@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Jose Ferney Cortes Velez
<jcortesv@cendoj.ramajudicial.gov.co>

De: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: viernes, 11 de noviembre de 2022 14:45

Para: Alejo Gomez <irenevelez2002 @yahoo.com>; Centro Servicios Ejecucion Civil Circuito - Antioquia - Medellin
<oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RE: LIQUIDACION DEL CREDITO — PODER CON FACULTAD EXPRESA PARA RECIBIR RDO: 2021-00259-00

Cordial saludo, acuso recibido y me permito informarle que:

1. Puede consultar los estados y providencias del Juzgado de forma
virtual en el siguiente
link:  https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-de-ejecucion-
civil-del-circuito-de-medellin/47

2. Los memoriales se recibirdn en el correo electrdnico institucional de
la Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién
de Sentencias de Medellin
(oaeccmed@cendoj.ramajudicial.gov.co), de lunes a viernes en el
horario de 8 am a 12 meridiano y de 1 pm a 5 pm. Precisando que los
gue se envien por fuera de este horario, se entenderan recibidas en el
dia y hora habil siguiente, para el efecto se configurara dicho correo
con la siguiente respuesta automatica: “Sefor usuario: el horario para
recepcidon de memoriales es de lunes a viernes 8am a 12 meridiano vy
de 1pm a 5pm”.

3. Con el fin de centralizar la recepcion de memoriales y poder realizar
el correspondiente y efectivo registro en el sistema de gestidn siglo XXI
de forma oportuna, cada vez que se allegue un escrito virtual al correo
Institucional de cada despacho, estos deberdn ser redireccionados de
inmediato al oficialmente establecido para ello y se le indicara al
usuario que en lo sucesivo los envien a este.
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15/11/22, 13:20 Correo: Maritza Hernandez Ibarra - Outlook

Atentamente,

JUZGADO 02 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS

Email: cserejeccme@cendoj.ramajudicial.gov.co

Carrera 50 # 51 — 23, Piso 22 Edificio Mariscal Sucre - Teléfono: 513 13 31 — Fax: 251 63 38

De: Irene Vélez <irenevelez2002 @yahoo.com>

Enviado: viernes, 11 de noviembre de 2022 1:56 p. m.

Para: Juzgado 02 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Antioquia - Medellin
<j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: gosorio@corporacionhicm.org <gosorio@corporacionhicm.org>; notificacionjudicial@corporacionhicm.org
<notificacionjudicial@corporacionhicm.org>; Asesorias Juridicas <comercialjurisant@gmail.com>

Asunto: LIQUIDACION DEL CREDITO — PODER CON FACULTAD EXPRESA PARA RECIBIR RDO: 2021-00259-00

Senor

JUEZ 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA)
jo2ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA
DEMANDANTE:SYNLAB COLOMBIA S.A.S.
DEMANDADO: CORPORACION HOSPITAL INFANTIL
CONCEJO DE MEDELLIN.

RADICADO: 05001 3103 021 -2021-00259-00

ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO - PODER CON FACULTAD
EXPRESA PARA RECIBIR

Cordialmente en calidad de apoderada de la parte ejecutante, me permito presentar memorial
conjunto para lo pertinente. Agradezco atencidon prestada y acuse de recibo.

ATENTAMENTE,

IRENE VELEZ TORO.
ABOGADA, U. de A.
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
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TELEFONO: 230-59-65.

CELULAR: 301-403-13-21

E-mail: irenevelez2002@yahoo.com
Medellin, Colombia

Correo: Maritza Hernandez Ibarra - Outlook
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mailto:irenevelez2002@yahoo.com

j Asesarias Juridicas de Antioquia Ltda
Seior

JUZGADQ 002 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
MEDELLIN(ANTIOQUIA)
j02ejecctomed@cendoj.ramajudicial.gov.co

E.S.D.
PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE
MAYOR CUANTIA
DEMANDANTE: SYNLAB COLOMBIA S.A.S.
DEMANDADCO: CORPORACION HOSPITAL
INFANTIL CONCEJO
RADICADO: 05001 3103 021 -2021-00259-00
ASUNTO: LIQUIDACION DEL CREDITO — PODER CON FACULTAD

EXPRESA PARA RECIBIR

IRENE VELEZ TORO, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Medellin,
identificada concedula de ciudadania 43.505.198 de Medellin, y portadora de la tarjeta
profesional 96.785 del C.S de la J., correo electrénico irenevelez2002@yahoo.com, en mi
calidad de apoderada de SYNLAB COLOMBIA S.A.S., y el doctor GUSTAVO ANDRES
OSORIO ESCOBAR, mayor de edad identificado con cedula de ciudadania No. 71.775.464 y
portador de tarjeta profesional 300.072 del C.S de la J, obrando en calidad de apoderado de
CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO, muy amablemente nos permitimos
presentar la liquidacion del crédito conforme al articulo 446 del Codigo General del
Proceso:

LIQUIDACION EJECUTIVO
CAPITAL $ 878.886.202
INTERESES $ 388.831.901

TOTAL  $1.267.718.103 |

$ 878.886.202

388.831.901 $
INTERES

1.267.718.103
P TOTAL DEUDA

Documento Saldo Cartera

Vencimiento
16868 29/11/2020 S 991.900 | $ 514.100 $ 1.506.000
16869 29/11/2020 S 33.265.108 | $ 17.241.242 $ 50.506.350
16870 29/11/2020 S 59.262 | $ 30.715 $ 89.977
16871 29/11/2020 $ 239.600 | $ 124.184 $ 363.784
16875 30/09/2020 S 45.643.500 | $ 25.530.148 $ 71.173.648
41519 29/12/2020 S 3.511.400 | $ 1.750.081 $ 5.261.481
41522 29/12/2020 S 635.406 | $ 316.686 $ 952.092
41523 29/12/2020 S 650.500 | $ 324.209 $ 974.709
41524 29/12/2020 S 43.944.500 | $ 21.901.927 $ 65.846.427
81687 28/01/2021 S 49.779.577 | $ 23.828.420 $ 73.607.997
81688 28/01/2021 S 512.800 | $ 245.466 $ 758.266
81689 28/01/2021 S 7.723.600 | $ 3.697.122 $ 11.420.722
81690 28/01/2021 S 1.613.022 | $ 772.119 $ 2.385.141
105951 28/02/2021 S 102.225.000 | $ 46.825.071 $ 149.050.071
105953 28/02/2021 S 56.417.980 | $ 25.842.758 $ 82.260.738
105954 28/02/2021 S 1.270.200 | $ 581.826 $ 1.852.026
105955 28/02/2021 S 15.481.700 | $ 7.091.531 $ 22.573.231
105956 28/02/2021 S 1.472.480 | $ 674.483 $ 2.146.963
106034 28/02/2021 S 49.600 | $ 22.720 $ 72.320
198609 31/03/2021 S 48.662.517 | $ 21.293.424 $ 69.955.941
198610 31/03/2021 S 675.200 | $ 295.450 $ 970.650
198611 31/03/2021 $ 9.506.300 | $ 4.159.704 $ 13.666.004
198612 31/03/2021 S 607.733 | $ 265.928 $ 873.661
198613 31/03/2021 S 81.055.500 | $ 35.467.733 $ 116.523.233
250710 29/04/2021 S 69.405.470 | $ 29.048.186 $ 98.453.656




250711 29/04/2021 S 568.300 | $ 237.850 $ 806.150
250712 29/04/2021 S 4.424.400 | $ 1.851.739 $ 6.276.139
250713 29/04/2021 S 838.788 | $ 351.057 $ 1.189.845
250714 29/04/2021 S 74.695.000 | $ 31.262.006 $ 105.957.006
350593 27/05/2021 S 68.049.450 | $ 27.236.410 $ 95.285.860
350594 27/05/2021 S 922.800 | $ 369.346 $ 1.292.146
350595 27/05/2021 $ 6.099.000 | $ 2.441.091 $ 8.540.091
350596 27/05/2021 S 1.891.026 | $ 756.873 $ 2.647.899
350598 27/05/2021 S 52.415.000 | $ 20.978.809 $ 73.393.809
417758 28/06/2021 S 3.885.000 | $ 1.473.814 $ 5.358.814
417759 28/06/2021 S 5448851 | $ 2.067.076 $ 7.515.927
417760 28/06/2021 S 19.333.053 | $ 7.334.187 $ 26.667.240
417761 28/06/2021 $ 59.594 | $ 22.608 $ 82.202
417775 28/06/2021 S 779.900 | $ 295.863 $ 1.075.763
417776 28/06/2021 S 5.267.800 | $ 1.998.393 $ 7.266.193
417777 28/06/2021 S 358.385 | $ 135.957 $ 494.342
417778 28/06/2021 S 58.450.000 | $ 22.173.592 $ 80.623.592

No obstante, lo anterior, las partes hemos llegado al siguiente Acuerdo:

PRIMERQO: Entre las partes se han tenido mesas de conciliacién donde se logra llegar acuerdo de
pago, por todo concepto dentro del presente proceso, por la suma de MIL CINCO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MILDOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.005.990.218 ML).

SEGUNDO: Es conocido entre las partes, que para la fecha existen depdsitos judiciales
suficientes para dar porsaldada la obligacién por la suma sefialada en el literal anterior. Asi las
cosas, manifestamos que se realice entrega por la suma de MIL CINCO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.005.990.218 ML) a
favor de la parte ejecutante y que la diferencia sea entregada a favor de la parteejecutada.

TERCERO: Conforme a lo anterior, solicitamos amablemente que la suma de MIL CINCO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS
($1.005.990.218 ML), seafraccionada en dos titulos judiciales. El primero que sea cancelado
a favor del demandante SYNLAB COLOMBIA SASidentificado(a) con NIT 800087565,
por la suma de $906.297.494, a la CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA Nro.
10279286879; el segundo titulo se cancele a favor de la apoderada de la parte
demandante IRENE VELEZ TORO, identificada con cedula de ciudadania 43.505.198 de
Medellin por la suma de $99.692.724 a la cuenta de ahorros Bancolombia 1034 252 8537.
Se anexa poder con FACULTAD EXPRESA PARA RECIBIR.

CUARTO: Que después de ser liquidados los dos titulos a la parte demandante por valor
de MIL CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
PESOS ($1.005.990.218 ML), se emita un tercer titulo a nombre del demandado
CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN y sea cancelado en
la cuenta de ahorros N° 001302990200002527 del banco BBVA por el valor de la
diferencia que se encuentre en el depdsito judicial.

QUINTO: Que una vez se concreten la entrega de los titulos, se ordene la terminacion
por pago total de la obligacion, ademas manifestamos que renunciamos a términos de
notificacion, traslado y ejecutoria; solicitamos no se condene en costas. Adicionalmente
solicitamos que sean levantadas todas esmedidas que se decretaron dentro del presente
proceso.

Atentamente,

I

IRENE VELEZ TORO
C.C. 43.505.198 de Medellin
T.P.No.96.785 delC. S. dela J.

GUSTAVO ANDRES OSORIO ESCDBAR
C.C.71.775.464
T.P. No. 300.072del C. S.delaJ

ANEXO: PODER Y SU TRAZABILIDAD.



RE: MEMORIAL LIQUIDACION DE CREDITO RDO 05001 3103 021 -2021-00259-00

De: Gustavo Andrés Osorio Escobar (gosorio@corporacionhicm.org)
Para: irenevelez2002@yahoo.com
cc comercialjurisant@gmail.com

Fecha: jueves, 10 de noviembre de 2022, 11:33 a. m. GMT-5

Buenos dias Dra. Irene,
Adjunto el memorial firmado y me tome el atrevimiento de agregar un punto mas.

Agradezco su gestion.

Atentamente,

GUSTAVO ANDRES OSORIO ESCOBAR
Asesor Juridico
Teléfono: 4446425

S=  CONGLOMERADO Corporacion Hospital

= PUBLICO EECEEIN ’ . )
£ Infantil Concejo de Medellin
Hospital Infantil Tel: 444 64 25 | Dir: Calle 72A 48A-70 | www.hospitalinfantil.org
(. lores oye sonan Alcaldia de Medellin 9 , EEPB

De: Irene Vélez <irenevelez2002@yahoo.com>

Enviado: miércoles, 9 de noviembre de 2022 14:48

Para: Gustavo Andrés Osorio Escobar <gosorio@corporacionhicm.org>

Cc: Asesorias Juridicas <comercialjurisant@gmail.com>

Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION DE CREDITO RDO 05001 3103 021 -2021-00259-00

Buenas tardes, Dr Gustavo

Me permito compartir con usted memorial para la firma dentro del proceso de la referencia con el fin
de darle celeridad al tramite procesal que se viene adelantando. Quedo atenta a comentarios,

ATENTAMENTE,



IRENE VELEZ TORO.

ABOGADA, U. de A.

ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO Y COMERCIAL
TELEFONO: 230-59-65.

CELULAR: 301-403-13-21

E-mail: irenevelez2002@yahoo.com

Medellin, Colombia

@ MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO - PODER.docx
70.8kB



JURISANT

Asesorias Juridicas de Antioquia Ltda

Sefior
JUEZ SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE
MEDELLIN

E.S.D

PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR DE MAYOR CUANTIA

DEMANDANTE: SYNLAB COLOMBIA S.A.S. NIT 800.087.565-5

DEMANDADO: CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN NIT
900.625.317-7

RADICADO: 05001 3103 021 -2021-00259-00

ASUNTO: PODER ESPECIAL CON FACULTAD EXPRESA DE RECIBIR

RICHARD JAVIER PINZON, mayor de edad vecino de Bogotd, identificado con la cédula
79.646.436 de Bogota, actuando en nombre y representacion legal de la empresa SYNLAB
COLOMBIA S.A.S., con Nit 800.087.565-5, correo electronico milena.quiroz@synlab.co,
mediante este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a la abogada IRENE VELEZ
TORO, mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Medellin, identificada con cedula de
ciudadania Nro. 43.505.198 de Medellin (Ant) y portadora de la tarjeta profesional Nro. 96.785
del Consejo Superior de la Judicatura, correo electrénico irenevelez2002@yahoo.com, con
FACULTAD EXPRESA PARA RECIBIR LA SUMA DE DINERO POR VALOR de NOVENTA'Y
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
PESOS ML ($99.692.724.00) en la cuenta de Ahorros Bancolombia 1034 252 8537.

Lo anterior conforme al Acuerdo de Pago presentado a su despacho, por la suma de MIL CINCO
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS
($1.005.990.218 ML) donde a la empresa que represento le serd consignado la suma de
NOVECIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO PESOS ML ($906.297.494.00), a la cuenta de ahorros Bancolombia
1027 928 6879.

Atentamente,

AVIER PINZON
C.C.79.646\436 de Bogota
Repte Legal SYNLAB COLOMBIA S.A.S.

Acepto,

IRENE VELEZ TORO

C.C. 43.505.198 de Medellin
T.P.96.785 del C. S.delaJ
Correo: irenevelez2002@yahoo.com

Carrera 74 N°. 48-37- OF. 1035 CENTRO COMERCIAL Y EMPRESARIA OBELISCO. Teléfono: 2305965
) Correo electrénico, comercialjurisant@gmail.com
MEDELLIN - COLOMBIA



M Gma” Asesorias juridicas <comercialjurisant@gmail.com>

RV: PODER PARA LA FIRMA CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE
MEDELLIN

5 mensajes

Maria del Pilar Sanchez Rincén <maria.sanchez@synlab.co> 8 de noviembre de 2022, 13:58
Para: Asesorias juridicas <comercialjurisant@gmail.com>

Poder firmado

Maria del Pilar Sanchez R.
Gerente de Servicios Financieros
Celular 3102043702

SYNLAB Colombia

Cra. 14A No. 101-73

Bogota / Colombia

E-Mail: maria.sanchez@synlab.co
Web: www.synlab.com

De: Richard Pinzon <richard.pinzon@synlab.co>

Enviado el: martes, 8 de noviembre de 2022 13:53

Para: Raisa Milena Quiroz Camacho <Milena.Quiroz@synlab.co>; Maria del Pilar Sanchez Rincén
<maria.sanchez@synlab.co>

Asunto: RE: PODER PARA LA FIRMA CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

Hola

De: Raisa Milena Quiroz Camacho <Milena.Quiroz@synlab.co>

Enviado el: martes, 8 de noviembre de 2022 11:59 a.m.

Para: Richard Pinzon <richard.pinzon@synlab.co>; Maria del Pilar Sanchez Rincén <maria.sanchez@synlab.co>
Asunto: Fwd: PODER PARA LA FIRMA CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

Buenas tardes

Richard



Remito para tu firma digital
Cordialmente

Obtener Outlook para iOS

De: Asesorias juridicas <comercialjurisant@gmail.com>

Enviado: Tuesday, November 8, 2022 10:31:57 AM

Para: Raisa Milena Quiroz Camacho <Milena.Quiroz@synlab.co>

Asunto: PODER PARA LA FIRMA CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

Buen dia Raisa; adjunto poder la firma.

Mil gracias,

IVAN DARIO ECHAVARRIA ISAZA
Abogado Director Comercial
comercialjurisant@gmail.com

Celular: 3005707240

K URISAN T

Asesorias Juridicas de Antioguia Ltda.

E PODER CON FACULTAD DE RECIBIR - CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN.pdf
366K

Asesorias juridicas <comercialjurisant@gmail.com> 9 de noviembre de 2022, 8:54
Para: Maria del Pilar Sanchez Rincén <maria.sanchez@synlab.co>
Cc: Raisa Milena Quiroz Camacho <Milena.Quiroz@synlab.co>

Buenos dias Dra Maria del Pilar

Favor remitir este poder desde el correo de notificaciones judiciales de SYNLAB, es decir desde el
correo Milena.Quiroz@synlab.co, puesto que asi lo exigen los estrados judiciales. Muchas gracias,

IVAN DARIO ECHAVARRIA ISAZA
Abogado Director Comercial
comercialjurisant@gmail.com
Celular: 3005707240

R URISAN T

Asesorias Juridicas de Antioguia Ltda.




[El texto citado esta oculto]

E PODER CON FACULTAD DE RECIBIR - CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN.pdf
366K

Maria del Pilar Sanchez Rincon <maria.sanchez@synlab.co> 9 de noviembre de 2022, 9:03
Para: Asesorias juridicas <comercialjurisant@gmail.com>
Cc: Raisa Milena Quiroz Camacho <Milena.Quiroz@synlab.co>

Raisa buenos dias, por favor enviar el poder.

Cordialmente,

Maria del Pilar Sanchez R.
Gerente de Servicios Financieros
Celular 3102043702

SYNLAB Colombia

Cra. 14A No. 101-73

Bogota / Colombia

E-Mail: maria.sanchez@synlab.co
Web: www.synlab.com

[El texto citado esta oculto]

Raisa Milena Quiroz Camacho <Milena.Quiroz@synlab.co> 9 de noviembre de 2022, 9:09
Para: Asesorias juridicas <comercialjurisant@gmail.com>, Irene Vélez <irenevelez2002@yahoo.com>,
"felipe3114@hotmail.com" <felipe3114@hotmail.com>
Cc: Maria del Pilar Sanchez Rincén <maria.sanchez@synlab.co>

Buenos dias

Remito poder requerido.

Cordialmente

Obtener Outlook para iOS

De: Richard Pinzon <richard.pinzon@synlab.co>

Enviado: martes, noviembre 8, 2022 1:53 p.m.

Para: Raisa Milena Quiroz Camacho <Milena.Quiroz@synlab.co>; Maria del Pilar Sanchez Rincén <maria.sanchez@synlab.co>
Asunto: RE: PODER PARA LA FIRMA CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

[El texto citado esta oculto]

E PODER CON FACULTAD DE RECIBIR - CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN.pdf
366K



Raisa Milena Quiroz Camacho <Milena.Quiroz@synlab.co> 9 de noviembre de 2022, 9:10
Para: Maria del Pilar Sanchez Rincon <maria.sanchez@synlab.co>, Asesorias juridicas <comercialjurisant@gmail.com>

Enviado.

[El texto citado esta oculto]



BANCOLOMSIA SA Extablecimients Bencario.

SUPTANTEMCONGA FUANCHHA
OE COLOMDA

VIGILADO

Certificado
Bancario

Martes, 10 de mayo de 2022

Sefior(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que SYNLAB COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT
800087565, a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto No. Producto Fecha Apertura Estado

CUENTA DE AHORROS 10279286879 1991/05/30 ACTIVA

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefénica Bancolombia los
siguientes numeros: Medellin - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogota - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local:
(57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del pais: 01800 09 12345. Sucursales Telefonicas en el
exterior: Espafia (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

= Bancolombia



Certificacion _ |
Bancaria ~ ZBancolombia

Medellin, 11 de Octubre de 2022.

Sefor

A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S A se permite informar que NICOLASA IRENE VELEZ TORO identificado(a)
con CC No. 43505198 a la fecha de expedicion de esta certificacion, tiene con el Banco los

siguientes productos:

Nombre Producto Numero Producto Fecha Apertura Estado
: (aaaa/mm/dd)
CUENTA AHORROS PLAN 10342528537 2001/06/21 A ACTIVA
PREMIUM ‘
P
E % |
::
-
7]
AT
‘-X.‘
3
5
«
#
¢
95 - Atentamente, .
i

el i)

dia Maria Posada Alvarez
feensBrmacion de Sucursales T \
ShEladiaia solo hace referencia al producto mencionado antelﬂoémemﬁl o~
*Si desea verificar la verd@dlilide esta informacion, puede comunicarse con la Sucursal Telefoni ombi
numeros: Medellin - Local: ( B0 00 00 - Bogota - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (575) 361 88 88 -
(57-2) 554 05 05 ~ Resto del pa Telefénicas en el exterior: E
(1) 1 866 379 97 14, SR

isNQAEI0 09 12345. Sucursales

O BECRL




BBVA

BBVA COLOMBIA
NIT 860.003.020-1

CERTIFICA

Que CORPORACION HOSPITALINFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN identificado(a) con numero
900.625.317 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la Cuenta De Ahorros
Ahorrodiario No 00130299000200002527 aperturada el 13 de junio de 2013, cuenta activay que
a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

El nimero de cuenta podra ser utilizada en nuestros canales como se indica a continuacion:
9 digitos: 299002527

10 digitos: 0299002527

16 digitos: 0299000200002527

Recuerde que para pago en nomina a través de Net Cash, el formato a utilizar es de 16 digitos.

Esta certificacion se expide a solicitud del titular el dia 12 de octubre de 2022 a las 14:57, con
destino a Quien Interese.

FIRMA AUTOGRAFICA

FIRMA AUTORIZADA
BEVACOLOMBIA

BEVA COLOMBIA ESTABLECIMIENTO BANCARIO

————— BUPERINTENDECIA FINANCIERA
DE COLOMEBLA

VIGILADD




