
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 14 de marzo de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal, 
ID 20, pág. 1 al 5. 
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1/3/22, 14:59 Correo: Jennifer Alexandra Ordoñez Lasso - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADcyYWEwOWRiLWE0MGUtNDhlYi05ZDQ1LTZlY2EzMDM4NDdlNQAQANNksRlx9KBEpP9YkhtPs7I%3D 1/2

RV: Rad:76001310301020170017400 - Demandante: Evidaline Lopez Gutierrez- Avaluo
comercial, liquidacion credito y cert. tradicion.

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 01/03/2022 13:11

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  


DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 
Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 




NINY JHO​ANNA DUQUE
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


 

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 1 de marzo de 2022 11:52

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: Rad:76001310301020170017400 - Demandante: Evidaline Lopez Gutierrez- Avaluo comercial, liquidacion
credito y cert. tradicion.
 

De: Dora Donoso Lozano <doradonoso1958@gmail.com>

Enviado: martes, 1 de marzo de 2022 11:50

Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: Fwd: Rad:76001310301020170017400 - Demandante: Evidaline Lopez Gutierrez- Avaluo comercial, liquidacion
credito y cert. tradicion.
 

---------- Forwarded message ---------

De: Dora Donoso Lozano <doradonoso1958@gmail.com>


mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:doradonoso1958@gmail.com


1/3/22, 14:59 Correo: Jennifer Alexandra Ordoñez Lasso - Outlook

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADcyYWEwOWRiLWE0MGUtNDhlYi05ZDQ1LTZlY2EzMDM4NDdlNQAQANNksRlx9KBEpP9YkhtPs7I%3D 2/2

Date: mar, 1 mar 2022 a las 2:50

Subject: Rad:76001310301020170017400 - Demandante: Evidaline Lopez Gutierrez- Avaluo comercial,
liquidacion credito y cert. tradicion.

To: <j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>


Señores
Juzgado 1. CTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI.

Cordial saludo,
Por medio del presente, me permito anexar oficio donde presentó el Avalúo comercial del bien inmueble de
la demandada señora Marleny Gutierrez de Lopez, como también el avalúo comercial realizado por el perito
auxiliar de la justicia, certificado de tradicion, avaluo catastral asi como la correspondiente liquidación del
crédito al 28 de febrero del 2022.

Atentamente,

Dora Donoso Lozano.
CC.29.580.608.
T.P. Nº: 75074 del C.S. de la J.


mailto:j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


Santiago de Cali, 28 de febrero del 2022 

 

Señores: 

Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali. 

Cali (Valle del Cauca). 

Ref.: Demanda Ejecutiva Singular. 

Rad: 76-001-31-03-010-2017-0017400 

Demandante: Evidaline López Gutiérrez. 

Demandada: Marleny Gutiérrez de López 

Origen del proceso: Juzgado 10 Civil del Circuito de Oralidad de Cali. 

 

Respetados señores: 

DORA DONOSO LOZANO. apoderada judicial de la demandante dentro del proceso de la 

radicación por medio de la presente, me permito allegar a Usted(s) el avalúo  comercial del bien 
inmueble con matrícula inmobiliaria No.370-108602 a nombre de la señora MARLENY 
GUTIERREZ DE LOPEZ .realizado por el perito evaluador Señor MARIO ALEJANDRO 
ORDOÑEZ MAYOR, quien se encuentra certificado por el registro abierto de avaluadores RAA, 
ya que la anterior perito avaluador Señora LILIANA CEBALLOS, no contaba con dicho registro, 

por lo cual  me permito anexar a la presente  avaluó comercial del bien inmueble, y avaluó catastral 
del mismo. 

Dado lo anterior y con el debido respeto me permito actualizar la liquidación del crédito ya que la 
anterior se hiso hasta el 14 de junio del 2019 según auto interlocutorio No.716 de fecha 28 de 
agosto de 2019. Por lo cual me permito presentarle la presente liquidación que va desde junio 14 
del 2019 hasta febrero 28 del 2022, art.446 numeral 4. 

Por lo anterior antes anotado, y una vez presentado el avaluó comercial del bien inmueble en 
mención solicito muy comedidamente al señor Juez se sirva dar aplicación al art. 448 del C.G.del 
Proceso 

. 

Atentamente, 

 

Dora Donoso Lozano. 

CC: 29.580.608 de La Cumbre (Valle). 

T.P. 75074 del C.S.J. 



Dirección: Calle 44 #1C-05 Local 213-214. Centro Comercial Plaza 44 en la ciudad de Cali (Valle). Email: 
doradonoso1958@gmail.com   Celular:3117195712 y 3128271073 

Liquidación del Crédito desde 14-06-2019 hasta el 28-02-2022. 

fecha  
capital $ 

Cop. 
int. 

Anual%% 

int. 
Mensual 

% 
int. Diario 

dias 
liquidados 

int.mora.acum. 
mes 

acumu 

  

  

31/07/2018                 

14/06/2019 45482048 6 0,5 0,016438356 318 2346693 47828741   

14/07/2019 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 1   

14/08/2019 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 2   

14/09/2019 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 3   

14/10/2019 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 4   

14/11/2019 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 5   

14/12/2019 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 6   

14/01/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 7   

14/02/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 8   

14/03/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 9   

14/04/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 10   

14/05/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 11   

14/06/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 12   

14/07/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 13   

14/08/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 14   

14/09/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 15   

14/10/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 16   

14/11/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 17   

14/12/2020 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 18   

14/01/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 19   

14/02/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 20   

14/03/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 21   

14/04/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 22   

14/05/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 23   

14/06/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 24   

14/07/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 25   

14/08/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 26   

14/08/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 27   

14/09/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 28   

14/10/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 29   

14/11/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 30   

14/12/2021 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 31   

14/01/2022 45482048 6 0,5 0,016438356 30 227410,24 32   

28/02/2022 45482048 6 0,5 0,016438356 44 333535,02 33   

      1004 7610662,7    

mailto:doradonoso1958@gmail.com


     

Saldo anterior 
int.acumulados  2346693    

      total 9957355,7    

       capital -intereses acumu. 

           

capital+int.mora.acumul. 55439404        

Valor Total:  $55439404                

 


