
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 26 de julio de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 55. 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/014-2017-00308 
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RV: PROCESO EJECUTIVOCESAR AUGUSTO AMU AGUILAR CESIONARIO BANDA MAGIN
NARLI DE LOS ANGELES 14-2017-00308

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 12/07/2022 15:53

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,





NINY JHO​ANNA DUQUE
Asistente Administrativo.



Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


 

De: Natalia Castaño <abogado@grupoconsultordeoccidenteltda.com>
Enviado: martes, 12 de julio de 2022 15:41
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: PROCESO EJECUTIVOCESAR AUGUSTO AMU AGUILAR CESIONARIO BANDA MAGIN NARLI DE LOS ANGELES 14-
2017-00308
 

Señor:
JUEZ 01 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI
E.         S.         D.
 
REFERENCIA:                       PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE:                     CESAR AUGUSTO AMU AGUILAR CESIONARIO
DEMANDADO:                       BANDA MAGIN NARLI DE LOS ANGELES
RADICACION:                        14-2017-00308

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


13/7/22, 9:52 Correo: Jennifer Alexandra Ordoñez Lasso - Outlook
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Atentamente,
 
 
PAULA ANDREA SANCHEZ MONCAYO
C.C. No. 29.123.630 de CALI
T.P. No. .153365 del C.S.J.

 







 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 26 de julio de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 16. 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/015-2017-00062 
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RV: PROCESO No. 76001-3103-015-2017-00062-00 Vs. FERNANDO CASTAÑO VARGAS

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 21/07/2022 10:23

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,





NINY JHO​ANNA DUQUE
Asistente Administrativo.



Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


 

De: Fabio Diaz <fabiodiazmesa@gmail.com>
Enviado: jueves, 21 de julio de 2022 10:12
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: PROCESO No. 76001-3103-015-2017-00062-00 Vs. FERNANDO CASTAÑO VARGAS
 
Señor
JUEZ 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI.
E.S.D

En archivo PDF, estoy remitiendo la liquidación del crédito a cargo de la parte pasiva, dentro del proceso
citado en el "asunto".

Atte

FABIO DIAZ MESA
C.C. No. 14.974.416 de Cali.
T.P.No. 14.792 del C.S. de la J.
correo:  fabiodiazmesa@gmail.com
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Remitente notificado con 
Mailtrack
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FABIO DIAZ MESA 
Carrera 3 No. 11-55 Of. 311- Cali 

Tel. 3154419705  
 

Señor: 

JUEZ 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI 
E.S.M 

 

REF: EJECUTIVO 

DEMANDANTE: BANCO DE OCCIDENTE 

DEMANDADOS: FERNANDO CASTAÑO VARGAS y OTROS 

RADICACION: No. 76001-3103-015-2017 00062-00 

  

FABIO DIAZ MESA, mayor de edad, con domicilio y residencia en Cali, abogado en ejercicio con 

T.P. No. 14.792 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado especial de la parte 

demandante dentro del proceso citado en la referencia, procedo a presentar la liquidación del crédito 

en los siguientes términos: 

 

1.- OBLIGACION SEGÚN PAGARE S/N DE 05-02-2015 POR $66.000.000.oo 

Capital………………………………………………………………………… $66.000.000.oo 

Intereses corrientes según el mandamiento de pago……………………… $     688.988.oo 

Intereses moratorios según el mandamiento de pago……………………… $10.717.221.oo     

Intereses moratorios liquidados desde el 10-03-2017 hasta 21-07-2022  $90.760.560.oo 

          ============= 

TOTAL LIQUIDACION A 21-07-2022…………………………………. $168.166.769.oo 

 

2.- OBLIGACION SEGÚN PAGARE S/N DE 05-02-2015 POR $150.236.775.oo 

Capital………………………………………………………………………… $150.236.775.oo 

Intereses corrientes según el mandamiento de pago……………………… $    1.520.383.oo 

Intereses moratorios según el mandamiento de pago……………………… $   22.969.376.oo     

Intereses moratorios liquidados desde el 10-03-2017 hasta 21-07-2022  $206.599.603.52 

          ============= 

TOTAL LIQUIDACION A 21-07-2022…………………………………. $381.326.137.52 

 

3.- OBLIGACION SEGÚN PAGARE S/N DE 05-02-2015 POR $132.463.064.oo 

Capital………………………………………………………………………… $132.463.064.oo 

Intereses corrientes según el mandamiento de pago……………………… $    4.280.180.oo 

Intereses moratorios según el mandamiento de pago……………………… $   12.602.039.oo     

Intereses moratorios liquidados desde el 10-03-2017 hasta 21-07-2022  $182.157.907.12 

          ============= 

TOTAL LIQUIDACION A 21-07-2022…………………………………. $331.503.190.12 

 

4.- OBLIGACION SEGÚN PAGARE S/N DE 05-02-2015 POR $312.273.457.oo 

Capital………………………………………………………………………… $312.273.457.oo 

Intereses corrientes según el mandamiento de pago……………………… $    3.115.312.oo 

Intereses moratorios según el mandamiento de pago……………………… $   50.717.100.oo     

Intereses moratorios liquidados desde el 10-03-2017 hasta 21-07-2022  $429.425.967.16 

          ============= 

TOTAL LIQUIDACION A 21-07-2022…………………………………. $795.531.836.16 



FABIO DIAZ MESA 
Carrera 3 No. 11-55 Of. 311- Cali 

Tel. 3154419705  
 

5.- OBLIGACION SEGÚN PAGARE S/N DE 05-02-2015 POR $286.155.557.oo 

Capital………………………………………………………………………… $286.155.557.oo 

Intereses corrientes según el mandamiento de pago……………………… $    3.015.702.oo 

Intereses moratorios según el mandamiento de pago……………………… $   41.419.803.oo     

Intereses moratorios liquidados desde el 10-03-2017 hasta 21-07-2022  $393.509.675.78 

          ============= 

TOTAL LIQUIDACION A 21-07-2022…………………………………. $724.100.737.78 

 

6.- OBLIGACION SEGÚN PAGARE S/N DE 05-02-2015 POR $458.333.333.oo 

Capital………………………………………………………………………… $458.333.333.oo 

Intereses corrientes según el mandamiento de pago……………………… $    4.690.991.oo 

Intereses moratorios según el mandamiento de pago……………………… $   71.578.010.oo     

Intereses moratorios liquidados desde el 10-03-2017 hasta 21-07-2022  $630.281.666.27 

          ============= 

TOTAL LIQUIDACION A 21-07-2022…………………………………. $1.164.884.000.27 

 

7.- OBLIGACION SEGÚN PAGARE S/N DE 05-02-2015 POR $97.222.222.oo 

Capital………………………………………………………………………… $97.222.222.oo 

Intereses corrientes según el mandamiento de pago……………………… $    992.835.oo 

Intereses moratorios según el mandamiento de pago……………………… $   14.411.448.oo     

Intereses moratorios liquidados desde el 10-03-2017 hasta 21-07-2022  $133.696.110.81 

          ============= 

TOTAL LIQUIDACION A 21-07-2022…………………………………. $246.322.615.81 

 

8.- OBLIGACION SEGÚN PAGARE S/N DE 05-02-2015 POR $35.612.143.oo 

Capital………………………………………………………………………… $35.612.143.oo 

Intereses corrientes según el mandamiento de pago……………………… $    342.373.oo 

Intereses moratorios según el mandamiento de pago……………………… $   5.787.317.oo     

Intereses moratorios liquidados desde el 10-03-2017 hasta 21-07-2022  $48.972.394.54 

          ============= 

TOTAL LIQUIDACION A 21-07-2022…………………………………. $90.714.227.54 

 

9.- OBLIGACION SEGÚN PAGARE S/N DE 05-02-2015 POR $90.164.754.oo 

Capital………………………………………………………………………… $90.164.754.oo 

Intereses corrientes según el mandamiento de pago……………………… $    928.904.oo 

Intereses moratorios según el mandamiento de pago……………………… $   12.743.561.oo     

Intereses moratorios liquidados desde el 10-03-2017 hasta 21-07-2022  $123.990.963.12 

          ============= 

TOTAL LIQUIDACION A 21-07-2022…………………………………. $227.828.182.12 

 

 

MOTIVACION DE LA PRESENTE LIQUIDACION. 



FABIO DIAZ MESA 
Carrera 3 No. 11-55 Of. 311- Cali 

Tel. 3154419705  
 

Los intereses moratorios fueron calculados mes a mes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

111 de la Ley 510 de 1999, desde el día 10 de marzo de 2017 hasta el día 21 de julio de 2.022, a la 

tasa máxima legal permitida, de acuerdo con las certificaciones que para dichos periodos ha venido 

expidiendo la Superintendencia Bancaria, según los cuadros de liquidación que se anexan a este 

escrito y que ruego al señor Juez se sirva tenerlos como parte integrante de él. 

  

 

Del Señor Juez, atentamente, 

 

FABIO DIAZ MESA 

T.P. No.14.792 del C.S. de la J. 

T.C. No. 14.974.416 de Cali.  
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