
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 22 de agosto de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal, 
ID 04. 
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RV: APORTO LIQUIDACIONDE CREDITO-76001310301320210004200

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 16/08/2022 14:57

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,





NINY JHO​ANNA DUQUE
Asistente Administrativo.



Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


 

De: Juzgado 13 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 16 de agosto de 2022 14:33
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: alianzagesa@gmail.com <alianzagesa@gmail.com>
Asunto: RV: APORTO LIQUIDACIONDE CREDITO-76001310301320210004200
 
Se les remite el presente correo, como quiera que el proceso de la radicación les fue remitido el 23 de
noviembre de 2021

Cordialmente, 

MARIA ALEJANDRA CAMPO CELY
Secretaria Juzgado Trece Civil Del Circuito 
Edificio Pedro Elias Serrano Abadía
Carrera 10 Nº 12-15 Piso 13 Palacio de Justicia
Tel. 8986868 Ext. 4132
Santiago de Cali (Valle del Cauca), Colombia.

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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La presente notificación se surte mediante este mensaje electrónico con el fin de facilitar y agilizar el acceso
a la administración de justicia, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 103 del C.G.P. – Uso de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones -, el Art. 16 del Decreto 2591 de 1991 y al Art. 5º del Decreto 306
de 1992. Se le advierte que se presume la recepción del presente mensaje, de conformidad con lo dispuesto
en los Arts. 20, 21 y 22 de la Ley 527 del 18 de Agosto de 1999, -Por medio de la cual se define y reglamenta
el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen
las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones-.

ACUSO DE RECIBIDO,

NFORMACIÓN IMPORTANTE  

ARTÍCULO 1o  DEL ACUERDO No. CSJVAA 21- 74 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2021

HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIENES DE 8:00 A.M. A 12:00 DEL MEDIO DÍA Y DE 1:00
P.M. A 5:00 P.M.

 

correoelectronico: J13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
sitio web:https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-013-civil-del-circuito-de-cali/47

De: ALIANZA MÓNICA <alianzagesa@gmail.com>
Enviado: viernes, 12 de agosto de 2022 8:36 a. m.
Para: Juzgado 13 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: APORTO LIQUIDACIONDE CREDITO-76001310301320210004200
 
Señores
JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE)
Correo electrónico j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
E.S.D.
 
Parte interesada
HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE.
Correo electrónico juridicacahmcr@gmail.com
 
 
REF.   PROCESO: EJECUTIVO
         DEMANDANTE: LINDE COLOMBIA S.A hoy MESSER COLOMBIA S.A
         DEMANDADO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE
         RADICADO: 76001310301320210004200
         ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fjuzgado-013-civil-del-circuito-de-cali%2F47&data=05%7C01%7Cjordonezl%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C14907eccb68643d9603a08da7fc1853c%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637962766386280469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=LhkUF5EWc8%2BAX2YXmW8IXYfFWGoUJEYcevX1CDtvZIg%3D&reserved=0
mailto:j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
mailto:juridicacahmcr@gmail.com
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Respetado Señor Juez,
 
En mi calidad de apoderada especial de la sociedad demandante, mediante el presente
escrito, aporto LIQUIDACION DE CREDITO, en concordancia con el art ículo Art. 446 del Código
General del Proceso, conforme obra en documento adjunto.

Cordialmente, 

-- 

Mónica Alexandra Macías Sánchez
Apoderada Especial LINDE COLOMBIA SA hoy MESSER COLOMBIA SA
 
PBX:+(57) 1 6242526-5332388
Móvil: +(57) 3105868721
E-mail: alianzagesa@gmail.com
Dirección: Carrera 64 No. 103-05 Bogotá D.C

Este correo y  cualquier archiv o anex o son confidenciales y  para uso ex clusiv o de la persona o entidad de destino. Esta comunicación puede contener información protegida

por el priv ilegio de cliente-prov eedor. Si usted ha recibido este correo por error, equiv ocación u omisión, queda estrictamente prohibida la utilización, copia, reimpresión o

reenv ió del mismo. En tal caso, fav or notificar en forma inmediata al remitente.

 

AVISO LEGAL:

 

Teniendo en cuenta la v igencia de la Ley  Estatutaria 1581 del 2012 reglamentada mediante Decreto 1377 de 2013 mediante la cual se dictaron disposiciones para la protección

de datos personales,  ALIANZA GESA S.A.S., como responsable y /o encargada del tratamiento de datos personales, requiere su autorización para continuar con el tratamiento

de los mismos, almacenarlos en nuestras bases de datos, las cuales incluy en información que ustedes nos han suministrado v ía telefónica, correo electrónico y /o por

diferentes medios, en desarrollo de las diferentes activ idades realizadas por nuestra compañía, entre otros son los siguientes: Nombres de personas naturales o jurídicas,

número de documento de identificación, dirección, teléfono fijo y  móv il, correo electrónico, información de representación legal.

 

Este correo electrónico y  cualquier archiv o adjunto al mismo, contiene información de carácter confidencial ex clusiv amente dirigida a su destinatario(s). Si usted no es el

receptor indicado, queda notificado que la lectura, utilización, div ulgación y /o copia sin autorización está prohibida en v irtud de la legislación v igente. En el caso de haber

recibido este correo electrónico por error, agradecemos informarnos inmediatamente de esta situación mediante el reenv ío a la dirección electrónica del remitente. Las

opiniones que contenga este mensaje son ex clusiv as de su autor.

 

mailto:alianzagesa@gmail.com


 
 

ALIANZA PARA CONTROL ASESORIA LEGAL AUDITORIA Y GESTION EN SALUD S.A.S. 
Carrera 64 No. 103-05, Bogotá D.C. 

Teléfonos: 6242526 - 5332388 
Correo electrónico: alianzagesa@gmail.com  

Bogotá D.C., 12 de agosto de 2022 

 

 

Señores 

JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI (VALLE) 

Correo electrónico j13cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 

E.S.D. 

 

 

Parte interesada 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE. 

Correo electrónico juridicacahmcr@gmail.com 

 

  

REF.   PROCESO: EJECUTIVO 

DEMANDANTE: LINDE COLOMBIA S.A hoy MESSER COLOMBIA S.A 

DEMANDADO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO ESE 

RADICADO: 76001310301320210004200 

ASUNTO: APORTO LIQUIDACION DE CREDITO 

 

 

Cordial saludo,  

 

MÓNICA ALEXANDRA MACÍAS SÁNCHEZ, identificada con cédula de 

ciudadanía No 55.169.686 de Neiva (Huila), portadora de la Tarjeta 

Profesional No. 98.562, del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en 

calidad de apoderada especial de la sociedad LINDE COLOMBIA S.A hoy 

MESSER COLOMBIA S.A, mediante el presente escrito presento ante su 

despacho la LIQUIDACION DEL CREDITO, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 446 del CGP. 

 

FACTURA 
FECHA 
INICIAL 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

VALOR 
FACTURA 

INTERESES DE 
MORA 

VALOR 
FINAL 

2013-FV-
300-
00241024 

2/12/2013 1/01/2014 3.876.860,00 8.761.781,11 12.638.641 

2014-FV-
30000249420 

8/09/2014 8/10/2014 4.483.807,00 9.231.829,83 13.715.637 

2014-FV-
30000249781 

23/09/2014 23/10/2014 4.387.653,00 8.987.127,19 13.374.780 

2015-FV--00-
255821 

9/04/2015 9/05/2015 1.594.527,00 3.040.327,12 4.634.854 

2015-FV-
300-253866 

4/02/2015 6/03/2015 5.913.463,00 11.545.602,85 17.459.066 

2015-FV-
300-253874 

4/02/2015 6/03/2015 888.067,00 1.733.885,64 2.621.953 

2015-FV-
300-253875 

4/02/2015 6/03/2015 4.197.876,00 8.196.045,02 12.393.921 

2015-FV-
300-253957 

9/02/2015 11/03/2015 732.176,00 1.426.920,70 2.159.097 

2015-FV-
300-254127 

13/02/2015 15/03/2015 901.505,00 1.754.361,80 2.655.867 

2015-FV-
300-254156 

16/02/2015 18/03/2015 151.000,00 293.529,88 444.530 

2015-FV-
300-254824 

5/03/2015 4/04/2015 174.468,00 337.039,07 511.507 

2015-FV-
300-255052 

16/03/2015 15/04/2015 7.535.427,00 14.497.608,89 22.033.036 



 
 

ALIANZA PARA CONTROL ASESORIA LEGAL AUDITORIA Y GESTION EN SALUD S.A.S. 
Carrera 64 No. 103-05, Bogotá D.C. 

Teléfonos: 6242526 - 5332388 
Correo electrónico: alianzagesa@gmail.com  

FACTURA 
FECHA 
INICIAL 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

VALOR 
FACTURA 

INTERESES DE 
MORA 

VALOR 
FINAL 

2015-FV-
300-255053 

16/03/2015 15/04/2015 465.686,00 895.945,70 1.361.632 

2015-FV-
300-255257 

24/03/2015 23/04/2015 901.505,00 1.729.260,89 2.630.766 

2015-FV-
300-255258 

24/03/2015 23/04/2015 1.718.118,00 3.295.682,52 5.013.801 

2015-FV-
300-255316 

26/03/2015 25/04/2015 151.000,00 289.430,73 440.431 

2015-FV-
300-256157 

21/04/2015 21/05/2015 9.063.767,00 17.204.177,81 26.267.945 

2015-FV-
300-256158 

21/04/2015 21/05/2015 465.389,00 883.367,24 1.348.756 

2015-FV-
300-256332 

28/04/2015 28/05/2015 461.320,00 873.329,51 1.334.650 

2015-FV-
300-256333 

28/04/2015 28/05/2015 2.193.826,00 4.153.153,95 6.346.980 

2015-FV-
300-258522 

16/07/2015 15/08/2015 72.915,00 133.919,06 206.834 

2015-FV-
300-259393 

24/08/2015 23/09/2015 16.027.332,00 28.990.665,46 45.017.997 

2015-FV-
300-260203 

24/09/2015 24/10/2015 3.232.201,00 5.775.016,55 9.007.218 

2015-FV-
300-260204 

24/09/2015 24/10/2015 3.232.201,00 5.775.016,55 9.007.218 

2015-FV-
300-260338 -
260335 

29/09/2015 29/10/2015 101.000,00 180.097,83 281.098 

2015-FV-
300-261300 

10/11/2015 9/01/2016 14.023.283,00 24.283.651,76 38.306.935 

2015-FV-
300-261301 

10/11/2015 9/01/2016 3.232.201,00 5.597.094,66 8.829.296 

2015-FV-
300-261302 

10/11/2015 9/01/2016 8.109.820,00 14.043.505,00 22.153.325 

2015-FV-
300-261303 

10/11/2015 9/01/2016 3.232.201,00 5.597.094,66 8.829.296 

2015-FV-
300-261304 

10/11/2015 9/01/2016 3.719.637,00 6.441.171,42 10.160.808 

2015-FV-
300-261644 

24/11/2015 23/01/2016 7.153.342,00 12.314.430,55 19.467.773 

2015-FV-
300-262149 

3/12/2015 2/01/2016 9.571,00 16.622,47 26.193 

2015-FV-
300-262150 

15/012/2015 14/01/2021 6.581.479,00 2.488.786,26 9.070.265 

2015-FV-
300256938 

14/05/2015 13/06/2015 611.158,00 1.149.981,36 1.761.139 

2015-FV-
300257159 

25/05/2015 24/06/2015 795.229,00 1.490.068,31 2.285.297 

2015-FV-
300257160 

25/05/2015 24/06/2015 9.253.545,00 17.338.922,49 26.592.467 

2016-FV-
300-265352 

26/04/2016 25/07/2016 45.027.845,00 71.325.307,26 116.353.152 

2016-FV-
300-265463 

29/04/2016 28/07/2016 1.050.101,00 1.660.930,69 2.711.032 

2016-FV-
300-265775 

11/05/2016 9/08/2016 4.673.584,00 7.348.400,74 12.021.985 

2016-FV-
300-266072 

23/05/2016 21/08/2016 4.769.738,00 7.454.941,45 12.224.679 

2016-FV-
300-266152 

25/05/2016 24/07/2016 793.790,00 1.258.003,65 2.051.794 

2016-FV-
300-266493 

11/06/2016 9/09/2016 747.614,00 1.157.416,16 1.905.030 

2016-FV-
300-266776 

22/06/2016 20/09/2016 151.000,00 232.474,55 383.475 

2016-FV-
300-266845 

23/06/2016 21/09/2016 32.500,00 50.010,54 82.511 



 
 

ALIANZA PARA CONTROL ASESORIA LEGAL AUDITORIA Y GESTION EN SALUD S.A.S. 
Carrera 64 No. 103-05, Bogotá D.C. 

Teléfonos: 6242526 - 5332388 
Correo electrónico: alianzagesa@gmail.com  

FACTURA 
FECHA 
INICIAL 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

VALOR 
FACTURA 

INTERESES DE 
MORA 

VALOR 
FINAL 

2016-FV-
300-266881 

24/06/2016 22/09/2016 151.000,00 232.238,99 383.239 

2016-FV-
300-267298 

7/07/2016 5/10/2016 48.000,00 73.332,80 121.333 

2016-FV-
300-267574 

16/07/2016 14/10/2016 299.675,00 455.675,80 755.351 

2016-FV-
300-267728 

22/07/2016 20/10/2016 326.328,00 494.637,09 820.965 

2016-FV-
300-267862 

28/07/2016 26/10/2016 1.480.512,00 2.237.004,26 3.717.516 

2016-FV-
300-268064 

4/08/2016 2/11/2016 3.815.790,00 5.744.163,10 9.559.953 

2016-FV-
300-268499 

22/08/2016 22/08/2016 6.391.702,00 9.985.031,63 16.376.734 

2016-FV-
300-268578 

15/012/2015 14/01/2015 653.354,00 1.299.283,72 1.952.638 

2016-FV-
300-268587 

24/08/2016 24/08/2016 496.265,00 774.484,35 1.270.749 

2016-FV-
300-268588 

24/08/2016 24/08/2016 407.166,00 635.434,11 1.042.600 

2016-FV-
300263045 

22/01/2016 21/02/2016 2.971,00 5.051,94 8.023 

2015-FV-
300-254189 

16/02/2015 18/03/2015 3.225.750,00 6.270.556,97 9.496.307 

2015-FV-
300-254825 

5/03/2015 4/04/2015 3.225.750,00 6.231.536,16 9.457.286 

2015-FV-
300-255781 

7/04/2015 7/05/2015 3.225.750,00 6.155.247,17 9.380.997 

2015-FV-
300256790 

11/05/2015 10/06/2015 3.225.750,00 6.076.646,40 9.302.396 

2016-FV-
300-268137 

8/08/2016 6/11/2016 3.228.746,00 4.850.114,59 8.078.861 

TOTAL 217.095.236,00 372.754.375,96 589.849.612 

 

 

Dentro de la liquidación practicada por la suscrita, han sido calculados los 

intereses de mora causados desde el día siguiente al vencimiento de la 

obligación, y hasta el día 30 de julio del presente año. 

 

 

Cordialmente, 

 

 
MONICA ALEXANDRA MACIAS SANCHEZ  

Apoderada LINDE COLOMBIA S.A hoy MESSER COLOMBIA S.A 
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