P N, Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% 1 Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 30 de noviembre de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 04.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 016-2022-00072
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RV: DTE. BANCO BBVA COLOMBIA NIT 860003020-1 DDO. ANDRES FERNANDO PLA LUNA
RAD. 202200072

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 23/11/2022 1555

A Ramma Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%' Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCI“A
U Repiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas (@)
Teléfono: (2) 889 1593
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial. gov.co

icontec

1SO 9001

CO-SC5780-178

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j0lejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2022 15:51

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: DTE. BANCO BBVA COLOMBIA NIT 860003020-1 DDO. ANDRES FERNANDO PLA LUNA RAD. 202200072

De: Jose Suarez <joseivan.suarez@gesticobranzas.com>

Enviado: miércoles, 23 de noviembre de 2022 15:35

Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j0lejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: afppla@hotmail.com <afppla@hotmail.com>; Alejandra Perafan <alejandra.perafan@gesti.com.co>; Carlos
Velasco <carlos.velasco@gesti.com.co>; Cristian Ramos <cristian.ramos@gesti.com.co>; Karen Astorquiza
<karen.astorquiza@gesti.com.co>; Michael Bermudez <michael.bermudez@gesti.com.co>; Sofy Lorena Murillas
<sofylorena.murillas@gesti.com.co>

Asunto: DTE. BANCO BBVA COLOMBIA NIT 860003020-1 DDO. ANDRES FERNANDO PLA LUNA RAD. 202200072

https://outlook office.com/mail /inbox/i d/ AAQKAGQ2NjdmN2QxX.TRIMDMINGI5Yi05ZD I4LThhOTY3ZmVKYWUOMwAQAIXq qj YON 09U 7j5J6Ezg Kc % 3D 12
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23/11/22, 16:16 Correo: Kevin Arturo Rosero Coral - Outlook

Sefor

01 CIVILCIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
ESD.

DTE. BANCO BBVA COLOMBIA NIT 860003020-1
DDO. ANDRES FERNANDO PLA LUNA

RAD. 202200072

GYC. 1261

Respetado sefior Juez:

De la manera mas atenta, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 2213 del 13 de junio de 2022 y en calidad de
apoderado judicial, adjunto a su despacho memorial en formato PDF aportando la Liquidacién de credito.

No entregue dinero a ninguno de nuestros funcionarios. Por favor cancele directamente en las cuentas
autorizadas y cuentas a nombre de la entidad acreedora.

Cristian Ramos

" Auxiliar Juridico
. ' G Es I I Direccidn: Cra 3 #12-40 Cali

Correo E: cristian.ramos@gesti.com.co

Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archives adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de GESTI 545,
Si lo has recibido por error, inférmanoslo v eliminalo de tu correo. Las opciones, informacion, conclusiones y
cualquier otro tipo de datos contenido en este correo electrénico, no relacionados con la actividad de GESTI SAS se
entenderdn comeo personales y de ninguna maneéra son avaladas por GEST) SAS. 5e encuentran dirigidos solo al uso
del destinatario al cual van enviados. La reproduccion, lectura y/o copla se encuentra prohibidas a cualquier persona
diferente a éste y puede ser ilegal.

GESTI 5A5 cuenta con canales segurcs andnimos de denuncia gue le permitirdn al colaborador, proveedor, y/o
tercerg, informar sobre aquellas conductas ilegales y/fo ilicitas en las gque se encuentre involucrado cualguier
colaborador, sin importar el grado de autoridad que tenga dentro de la organizacidn, garantizando la
confidencialidad en la identidad del denunciante.

En caso de DENUNCIA; comuniquese desde cualguier lugar del pais a nuestra Linea Etica: 018000413648 -
linea.etica@gesti com.co

https://outlook office.com/mail /inbox/i d/ AAQKAGQ2NjdmN2QxX.TRIMDMINGI5Yi05ZD I4LThhOTY3ZmVKYWUOMwAQAIXq qj YON 09U 7j5J6Ezg Kc % 3D



Sefior

JUEZ - 01 CIVIL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS CALI

E.S.D.

PROCESO:

DEMANDANTE:
DEMANDADO:
RADICACION:

GYC:

PROCESO EJECUTIVO

1261

BANCO BBVA COLOMBIA NIT 860003020-1
ANDRES FERNANDO PLA LUNA
RAD. 202200072

Enviado por correo electrénico

23/11/2022

JOSE IVAN SUAREZ ESCAMILLA, mayor de edad vecino y domiciliado en la ciudad de Bogot3,
identificado con la cédula de ciudadania No. 91.012.860 expedida en Barbosa (S), abogado en
ejercicio, portador de la tarjeta profesional No. 74.502 del C. S. de la J., correo electrdnico
joseivan.suarez@gesticobranzas.com, en mi calidad de apoderado del

demandante dentro del

proceso de la referencia por medio del presente escrito, me permito aportar la liquidacién del
crédito conforme al art. 446 del CGP, con el fin de ser trasladada a la parte demandada, la cual
asciende a la suma total de $229.723.099

LIQUIDACION DE CREDITO
Deudor: ANDRES FERNANDO PLA LUNA
e
Obligacion:08759600037970
CAPITAL: $ 25.561.550
VIGENCIA Baz:ari° Maxima Autorizada TASA LIQUIDACION
e.
DESDE HASTA T- Efectiva | Nominal FINAL DiAs INTERESES
Efectiva |Anual 1.5 | Mensual
10-mar-22  [31-mar-22  |18,47% 27,71% 2,06% 2,06% 21 368.391,28
1-abr-22 30-abr-22 19,05% 28,58% 2,12% 2,12% 29 523.003,06
1-may-22 31-may-22 |19,71% 29,57% 2,18% 2,18% 30 557.727,53
1-jun-22 30-jun-22 20,40% 30,60% 2,25% 2,25% 29 555.883,12
1-jul-22 31-jul-22 21,28% 31,92% 2,34% 2,34% 30 596.964,16
1-ago-22 31-ago-22 22,21% 33,32% 2,43% 2,43% 30 619.904,49
1-sep-22 30-sep-22 23,50% 35,25% 2,55% 2,55% 29 629.651,20
1-oct-22 31-oct-22 24,61% 36,92% 2,65% 2,65% 30 678.104,01
1-nov-22 23-nov-22  |25,78% 38,67% 2,76% 2,76% 22 517.710,88
Total Intereses [250 5.047.339,73
Capital 25.561.550,00
Intereses Corrientes desde OCTUBRE 08
DE 2021 hasta MIARZO 09 DE 2022 948.604,00
Intereses Moratorios del 10/03/2022 a
23/11/2022 5.047.339,73
TOTAL: CAPITAL+INTERESES: $31.557.493,73
LIQUIDACION DE CREDITO
Deudor: ANDRES FERNANDO PLA LUNA
|
Obligacion:08759600032799
CAPITAL: S 157.612.847
VIGENCIA Ba("::arm Maxima Autorizada | TASA LIQUIDACION
e.
T. Efecti N i | -
DESDE HASTA . ectiva omina FINAL DiAS INTERESES
Efectiva |Anual 1.5 | Mensual
10-mar-22 31-mar-22 18,47% 27,71% 2,06% 2,06% 21 2.271.505,37
1-abr-22 30-abr-22 19,05% 28,58% 2,12% 2,12% 29 3.224.843,63
1-may-22 31-may-22 19,71% 29,57% 2,18% 2,18% 30 3.438.955,13
1-jun-22 30-jun-22 20,40% 30,60% 2,25% 2,25% 29 3.427.582,51
1-jul-22 31-jul-22 21,28% 31,92% 2,34% 2,34% 30 3.680.888,74
1-ago-22 31-ago-22 22,21% 33,32% 2,43% 2,43% 30 3.822.339,08
1-sep-22 30-sep-22 23,50% 35,25% 2,55% 2,55% 29 3.882.437,39
1-oct-22 31-oct-22 24,61% 36,92% 2,65% 2,65% 30 4.181.198,07
1-nov-22 23-nov-22 25,78% 38,67% 2,76% 2,76% 22 3.192.211,94
Total Intereses [250 31.121.961,87
Capital 157.612.847,00
Intereses Corrientes desde OCTUBRE 15
DE 2022 hasta MIARZO 09 DE 2022 9.430.798,00
Intereses Moratorios del 10/03/2022 a
23/11/2022 31.121.961,87
TOTAL: CAPITAL+INTERESES: $198.165.606,87



mailto:joseivan.suarez@gesticobranzas.com

RESUMEN LIQUIDACIONES

PAGARE No. 08759600037970 POR VALORDES $31.557.493
PAGARE No. 08759600032799 PORVALORDES $ 198.165.606

TOTAL LIQUIDACION $229.723.099
Respetuosamente,
JOSE IVAN SUAREZ ESCAMILLA
C.C.91.012.860 de Barbosa (S)
T.P. N. 74.502 del C.S. de la J.
joseivan.suarez@gesticobranzas.com
Tel. 6024883838 ext. 188

GYC: 1261

Realizado: SLM.
23/11/2022
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