
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 04 de julio de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 04. 
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RV: 76-001-31-03-008-2021-00299-00

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 27/06/2023 13:57
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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: martes, 27 de junio de 2023 13:42
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: 76-001-31-03-008-2021-00299-00
 

De: ESTEBAN CADAVID BEDOYA <estebancadavidabogado@gmail.com>
Enviado: martes, 27 de junio de 2023 12:18
Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: 76-001-31-03-008-2021-00299-00
 
Doctor
LEONIDAS ALBERTO PINO CAÑAVERAL

Ó
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JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS -CALI – VALLE DEL
CAUCA
E.      S.      D.
 
ASUNTO:                 LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO
REFERENCIA:        EJECUTIVO
DEMANDANTE:     DIEGO FERNANDO CADAVID MONTOYA     
DEMANDADOS:     SOCIEDAD ANDISA S.A.S. Y OTROS
RADICADO:           76-001-31-03-008-2021-00299-00

De manera muy respetuosa me permito presentar liquidación del crédito en el proceso de la referencia, para
lo pertinente y solicito se me remita expediente digital. 

Quedo atento. 
--
ESTEBAN CADAVID BEDOYA
ABOGADO UNIVERSIDAD LIBRE
Celular: 3216418894 - Telefono: (096) 3642214 (056) 3655142
Dirección: Carrera 14 No. 13 - 72 Piso 2
Santa Rosa de Cabal (Risaralda) - Colombia

Remitente notificado con
Mailtrack

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality11%26&data=05%7C01%7Cjordonezl%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6d7f83bd7d994fc2654f08db77404d2f%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638234890272128595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3k%2Bko%2FqHV8%2BZcM%2BvyIiy9AZ9eLlkpmhdHqFYJClINU8%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailtrack.io%2F%3Futm_source%3Dgmail%26utm_medium%3Dsignature%26utm_campaign%3Dsignaturevirality11%26&data=05%7C01%7Cjordonezl%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C6d7f83bd7d994fc2654f08db77404d2f%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638234890272128595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3k%2Bko%2FqHV8%2BZcM%2BvyIiy9AZ9eLlkpmhdHqFYJClINU8%3D&reserved=0


 
 

 

 

Carrera 14 No. 13 – 72 Piso 2 – Tel. 3642214 - 3655142 Cel. 321 6418894 
Santa Rosa de Cabal – Risaralda-  

Doctor 
LEONIDAS ALBERTO PINO CAÑAVERAL 
JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS -
CALI – VALLE DEL CAUCA  
E.      S.      D. 
 
 
ASUNTO:  LIQUIDACION DE CRÉDITO 
REFERENCIA: EJECUTIVO  
DEMANDANTE: DIEGO FERNANDO CADAVID MONTOYA      
DEMANDADOS: SOCIEDAD ANDISA S.A.S. Y OTROS 
RADICADO:           76-001-31-03-008-2021-00299-00 

 
 

ESTEBAN CADAVID BEDOYA, mayor domiciliado en la ciudad de Pereira, 
identificado con cedula de ciudadanía número 1.088.241.472 de Pereira y 
portador de la Tarjeta Profesional de Abogado No. 234.562, expedida por el 
Consejo Superior de la Judicatura, apoderado de la parte demandante en el 
proceso de la referencia, comedidamente me permito presentar a su Despacho, 
liquidación del crédito hasta el día 27 de junio de 2023, de acuerdo a lo 
contemplado en el artículo 446 del Código General del Proceso, en los 
siguientes términos: 
 

CAPITAL  $ 272.000.000 

 
INTERESES MORATORIOS, causados desde el 15 de febrero de 2021: 
 

DESDE HASTA % DIAS 
INTERES DIARIO 

TOTAL, INTERES 
PERIODO 

TOTAL, INTERESES 
CAUSADOS 

15/02/2021 28/02/2021 1,97% 13  $       178.613,333   $     2.321.973,33   $         2.321.973,33  

1/03/2021 31/03/2021 1,95% 30  $       176.800,000   $     5.304.000,00   $         7.625.973,33  

1/04/2021 30/04/2021 1,94% 29  $       175.893,333   $     5.100.906,67   $       12.726.880,00  

1/05/2021 31/05/2021 1,93% 30  $       174.986,667   $     5.249.600,00   $       17.976.480,00  

1/06/2021 30/06/2021 1,93% 29  $       174.986,667   $     5.074.613,33   $       23.051.093,33  

1/07/2021 31/07/2021 1,93% 30  $       174.986,667   $     5.249.600,00   $       28.300.693,33  

1/08/2021 31/08/2021 1,94% 30  $       175.893,333   $     5.276.800,00   $       33.577.493,33  

1/09/2021 30/09/2021 1,93% 29  $       174.986,667   $     5.074.613,33   $       38.652.106,67  

1/10/2021 31/10/2021 1,92% 30  $       174.080,000   $     5.222.400,00   $       43.874.506,67  

1/11/2021 30/11/2021 1,94% 29  $       175.893,333   $     5.100.906,67   $       48.975.413,33  

1/12/2021 31/12/2021 1,96% 30  $       177.706,667   $     5.331.200,00   $       54.306.613,33  

1/01/2022 31/01/2022 1,98% 30  $       179.520,000   $     5.385.600,00   $       59.692.213,33  

1/02/2022 28/02/2022 2,04% 27  $       184.960,000   $     4.993.920,00   $       64.686.133,33  

1/03/2022 31/03/2022 2,06% 30  $       186.773,333   $     5.603.200,00   $       70.289.333,33  

1/04/2022 30/04/2022 2,12% 29  $       192.213,333   $     5.574.186,67   $       75.863.520,00  

1/05/2022 31/05/2022 2,18% 30  $       197.653,333   $     5.929.600,00   $       81.793.120,00  

1/06/2022 30/06/2022 2,25% 29  $       204.000,000   $     5.916.000,00   $       87.709.120,00  

1/07/2022 30/07/2022 2,34% 29  $       212.160,000   $     6.152.640,00   $       93.861.760,00  

1/08/2022 31/08/2022 2,43% 30  $       220.320,000   $     6.609.600,00   $    100.471.360,00  

1/09/2022 30/09/2022 2,55% 29  $       231.200,000   $     6.704.800,00   $    107.176.160,00  

1/10/2022 31/10/2022 2,65% 30  $       240.266,667   $     7.208.000,00   $    114.384.160,00  

1/11/2022 30/11/2022 2,76% 29  $       250.240,000   $     7.256.960,00   $    121.641.120,00  



 
 

 

 

Carrera 14 No. 13 – 72 Piso 2 – Tel. 3642214 - 3655142 Cel. 321 6418894 
Santa Rosa de Cabal – Risaralda-  

1/12/2022 31/12/2022 2,93% 30  $       265.653,333   $     7.969.600,00   $    129.610.720,00  

1/01/2023 31/01/2023 3,04% 30  $       275.626,667   $     8.268.800,00   $    137.879.520,00  

1/02/2023 28/02/2023 3,16% 27  $       286.506,667   $     7.735.680,00   $    145.615.200,00  

1/03/2023 31/03/2023 3,22% 30  $       291.946,667   $     8.758.400,00   $    154.373.600,00  

1/04/2023 30/04/2023 3,27% 29  $       296.480,000   $     8.597.920,00   $    162.971.520,00  

1/05/2023 31/05/2023 3,17% 30  $       287.413,333   $     8.622.400,00   $    171.593.920,00  

1/06/2023 27/06/2023 3,12% 26  $       282.880,000   $     7.354.880,00   $    178.948.800,00  

 

TOTAL INTERESES HASTA EL 10 DE ABRIL DE 2023  $ 178.948.800 

 
RESUMEN 

 

CAPITAL $272.000.000 

INTERESES MORATORIOS $178.948.800 

TOTAL $450.948.800 

 
El total de la liquidación del crédito a cargo de los demandados es por valor de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($450.948.800). 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
 
 

______________________________________________ 
ESTEBAN CADAVID BEDOYA 
C.C. 1.088.241.472 de Pereira 

T.P. No. 234.562 del Consejo Superior de la Judicatura 
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