
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 06 de febrero de 2023, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado del Recurso de Reposición, visible en la carpeta del 
Cuaderno Principal, ID 53. 
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RV: Rad. 2012-284 Proviene del Juzgado 1 Civil Cto. Cali

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 30/01/2023 15:32

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: lunes, 30 de enero de 2023 15:17
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: Rad. 2012-284 Proviene del Juzgado 1 Civil Cto. Cali
 

De: abogados litigantes2020 <abogadoslitigantes2020@yahoo.com>
Enviado: lunes, 30 de enero de 2023 15:09
Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali <j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Rad. 2012-284 Proviene del Juzgado 1 Civil Cto. Cali
 
Buenas tardes

Para el respectivo trámite, adjunto memorial contentivo de Recurso de
Reposición, para los efectos legales a que haya lugar.

Atentamente,

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  

 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 06 de febrero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Juzgado Origen ID 
059. 
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SCOTIABANK COLPATRIA // DDO CARLOS ANDRES CLAVIJO Y CAROLINA GOMEZ //
RAD: 2021-313 | JARC

Jimenez Puerta Abogados <buzonjudicial@jimenezpuerta.com>
Mié 24/08/2022 14:32
Para: Juzgado 10 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali <j10cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenas tardes Señores Juzgado Décimo Civil del Circuito de Cali.
 
Me permito aportar memorial relacionado con el siguiente proceso:

Atentamente,
 
Vladimir Jiménez Puerta.
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CONFIDENCIAL: Jiménez Puerta Abogados S.A.S.,  tiene una política de protección de datos personales según lo previsto en la constitución y la ley 1581 de 2012. La información de

este mensaje y sus anexos son propiedad de Jiménez Puerta Abogados S.A.S., es de uso exclusivo de su destinatario intencional y puede contener información de carácter privado o

confidencial, por lo tanto, el destinatario tomará, con respecto a su personal y a sus sistemas de información, todas las medidas necesarias para asegurar, bajo su responsabilidad, el

secreto y la confidencialidad de los documentos e informaciones aquí contenidos. Si usted no es el destinatario intencional del mensaje, por favor infórmenos de inmediato y elimine el

mensaje y sus anexos de su computador y sistema de comunicaciones. Cualquier revisión, retransmisión, divulgación, copia o uso indebido de este documento y/o sus anexos, está

estrictamente prohibida y será sancionada legalmente. La Política de Privacidad y Protección de Datos Personales puede ser consultada en http://jimenezpuerta.com/politica-privacidad/
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 . 

SEÑOR 

JUEZ DÉCIMO (10) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI  

E.  S.  D. 

 

 

REFERENCIA   : EJECUTIVO  

DEMANDANTE  : SCOTIABANK COLPATRIA S.A. 

DEMANDADOS  :  CARLOS CLAVIJO – CAROLINA GOMEZ 

RADICACION   : 2021-313 

 

VLADIMIR JIMENEZ PUERTA, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Cali, 

identificado con la cedula de ciudadanía No. 94.310.428 de Palmira, portador de la Tarjeta 

Profesional No. 79.821 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, en mi calidad de 

apoderado de la parte demandante, por medio del presente memorial manifiesto lo 

siguiente: 

Me permito aportar la liquidación del crédito de la siguiente manera:  

 

PAGARE VALOR LIQUIDACION 

404119011843 

402300000335 

$403.486.500,44 

$171.366.740,08 

 

 

Conforme a lo anterior, solicito se sirva correr traslado a la presente liquidación del 

crédito por valor total de $ 574.853.240,52- y si no fuere objetada, proceder con su 

aprobación. 

 

Del Señor Juez, 

Atentamente, 

 

 
VLADIMIR JIMENEZ PUERTA 
C.C. 94310428 de Palmira 
T.P. 79.821 del C.S. de la J.  



No. Credito 

Cedula

Titular 

Abogado 

Anual Mensual 

10,20% 0,81% 0,027%

15,30% 1,19% 0,0390%

Fecha Capital Interes Abonos 

2/12/2021 $ 386.479.462,93 $ 4.612.632 $ 17.950.000

2/01/2022 $ 386.479.462,93 $ 4.612.632

2/02/2022 $ 386.479.462,93 $ 4.612.632 $ 5.470.000

2/03/2022 $ 386.479.462,93 $ 4.612.632 $ 6.222.450

2/04/2022 $ 386.479.462,93 $ 4.612.632

2/05/2022 $ 386.479.462,93 $ 4.612.632

2/06/2022 $ 386.479.462,93 $ 4.612.632

2/07/2022 $ 386.479.462,93 $ 4.612.632

2/08/2022 $ 386.479.462,93 $ 4.612.632 $ 5.500.000

23/08/2022 $ 386.479.462,93 $ 3.228.842

$ 44.742.533,51 $ 35.142.450

VALOR PESOS 

$ 386.479.462,93

$ 7.406.954,00

$ 44.742.533,51

$ 35.142.450,00

$ 403.486.500,44VALOR TOTAL 

Valor Capital 

Valor Intereses Corrientes 

Valor Intereses Moratorios 

ABONOS

Fecha de intereses de mora 2 de diciembre de 2021 al 23 de agosto de 2022

Valor Capital adeudado en Pesos $ 386.479.463

INTERESES MORATORIOS

TOTAL 

Tasa de interes de plazo

Tasa de interes de mora 

Intereses de plazo reconocidos $ 7.406.954

LIQUIDACION JUDICIAL ART. 446 DEL C.G.P. 

404119011843

94523866 - 67002212

CARLOS ANDRES CLAVIJO - CAROLINA GOMEZ OROZCO

VLADIMIR JIMENEZ PUERTA

LIQUIDACION AL 23 DE AGOSTO DE 2022



No. Credito 

Cedula

Titular 

Abogado 

Anual Mensual 

13,50% 1,06% 0,035%

20,25% 1,55% 0,0505%

Fecha Capital Interes Abonos 

2/12/2021 $ 156.134.247,91 $ 2.417.895 $ 2.650.000

2/01/2022 $ 156.134.247,91 $ 2.417.895

2/02/2022 $ 156.134.247,91 $ 2.417.895 $ 16.000.000

2/03/2022 $ 156.134.247,91 $ 2.417.895

2/04/2022 $ 156.134.247,91 $ 2.417.895 $ 2.620.000

2/05/2022 $ 156.134.247,91 $ 2.417.895

2/06/2022 $ 156.134.247,91 $ 2.417.895

2/07/2022 $ 156.134.247,91 $ 2.417.895

2/08/2022 $ 156.134.247,91 $ 2.417.895

23/08/2022 $ 156.134.247,91 $ 1.692.527

$ 23.453.581,17 $ 21.270.000

VALOR PESOS 

$ 156.134.247,91

$ 13.048.911,00

$ 23.453.581,17

$ 21.270.000,00

$ 171.366.740,08VALOR TOTAL 

Valor Capital 

Valor Intereses Corrientes 

Valor Intereses Moratorios 

ABONOS

Fecha de intereses de mora 2 de diciembre de 2021 al 23 de agosto de 2022

Valor Capital adeudado en Pesos $ 156.134.248

INTERESES MORATORIOS

TOTAL 

Tasa de interes de plazo

Tasa de interes de mora 

Intereses de plazo reconocidos $ 13.048.911

LIQUIDACION JUDICIAL ART. 446 DEL C.G.P. 

402300000335

94523866 - 67002212

CARLOS ANDRES CLAVIJO - CAROLINA GOMEZ OROZCO

VLADIMIR JIMENEZ PUERTA

LIQUIDACION AL 23 DE AGOSTO DE 2022



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  

 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 06 de febrero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Juzgado Origen ID 
11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 012-2021-00072 
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APORTAR LIQUIDACION DEL CREDITO - RADICACIÓN: 2021-072 - RICARDO MICOLTA
MORENO

SECRETARIA MEJIA Y ASOCIADOS (JHON ALEX)
<secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com>
Mar 17/08/2021 7:00 AM

Para: Juzgado 12 Civil Circuito - Valle Del Cauca - Cali
<j12cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>;auxcargo2@mejiayasociadosabogados.com
<auxcargo2@mejiayasociadosabogados.com>;SANTI S
<auxjuridico6@mejiayasociadosabogados.com>;JHON ALEX
<auxjuridico10@mejiayasociadosabogados.com>;'MEJIA Y ASOCIADOS'
<notificacioncobrojco@mejiayasociadosabogados.com>

1 archivos adjuntos (83 KB)
6- RICARDO MICOLTA MORENO - LIQUIDACION DEL CREDITO.pdf;

Buenos días.
 
Me permito adjuntar la liquidación del crédito de las obligaciones demandadas para que sea tenida en cuenta
dentro del proceso bajo el Radicado 2021-072 Demandante: Bancolombia S.A., Demandado: RICARDO MICOLTA
MORENO.
 
Por favor confirmar acuse de recibido.   
 
Cordial saludo,
 
PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO
C.C. No. 16.657.241 de Cali
T.P. No. 36.381 del C. S. de la J.
Mejía y Asociados Abogados Especializados S.A.S.
Calle 5 Norte No. 1N-95.
Edificio Zapallar, Centenario
+57-2-888-9161 /62 /63
Cali, Colombia
www.mejiayasociadosabogados.com
 

J.A
 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.mejiayasociadosabogados.com%2F&data=04%7C01%7Cj12cccali%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C1f9e74736fc54280cfe608d9617692bc%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C637647984168322487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Z66C0Exj8LgeTjib89FiT4sZLx0K%2BtY7zv%2FaC%2BkBOLU%3D&reserved=0


   

 

 
 

 

 

 

 

Señor 

JUEZ 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI  

E.  S.  D. 

 

 

REFERENCIA:       EJECUTIVO HIPOTECARIO 
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.      
DEMANDADO:    RICARDO MICOLTA MORENO 
RADICACIÓN  2021-072 
 
 
PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO, mayor de edad y vecino de esta ciudad, 

identificado con la cédula de ciudadanía No. C.C. No. 16.657.241 de Cali, abogado 

en ejercicio con T.P. No. 36.381 del C.S de la J, actuando como apoderado especial 

de la entidad demandante, en el proceso de la referencia, por medio del presente 

escrito me permito aportar la liquidación del crédito actualizada a la fecha de agosto 

10 del 2021.  

 

 

• Obligación No. 61990036405 $ 243.728.341,07 

 

Solicito amablemente dar el trámite correspondiente a la presente en aras de 

continuar con el proceso.  

 
 
Del Señor Juez, 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO 

C.C. No. 16.657.241 de Cali 

T.P. No. 36.381 del C.S de la J. 
J.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Medellin, agosto 10 de 2021

Ciudad

Rad: 0

Titular RICARDO MICOLTA MORENO 

Cédula o Nit. 16.476.774

Obligación Nro. 61990036405

Mora desde

Tasa pactada en el pagaré 11,25%

Tasa de mora 16,88%

Tasa máxima 25,84%

Capital 186.474.667,67

Int. Corrientes a fecha de demanda 45.696.544,43

Intereses por Mora 0,00

Seguros 0,00
Total demanda 232.171.212,10

#N/D

#N/D

Capital 186.474.667,67

Interes Corriente 45.696.544,43

Intereses por Mora 11.557.128,97

Seguros en Demanda 0,00

Total Demanda 243.728.341,07

Capital

Interes Corriente 

ANA MARIA VALENCIA GOMEZ

Preparación de demandas

#N/D #N/D

#N/D Cuotas en mora a Dic. 31 de 1999 : 

#N/D

Valor en pesos Valor en UVR

#N/D #N/D

Saldo de la obligación a  ago 10 de 2021

Valor en pesos

#¡VALOR!

25/11/2019

Liquidación de la Obligación a   mar 18 de 2021

Valor en pesos



Concepto
Fecha de pago 

o proyección

T. Int. 

Remuneratorio 

y/o T. Int. Mora

Días Liq. Capital Pesos

Interés 

remuneratorio 

Pesos

Interés de mora 

Pesos

Valor abono a 

capital pesos

Valor abono a 

interés 

remuneratorio 

pesos

Valor abono a 

interés de mora 

pesos

Valor abono a 

seguro pesos

Total abonado 

pesos

Saldo capital 

pesos después 

del pago

Saldo interés 

remuneratorio 

en pesos 

después del 

pago

Saldo interés de 

mora en pesos 

después del 

pago

Saldo total en 

pesos después 

del pago

Saldo Inicial mar/18/2021 186.474.667,67 45.696.544,43 0,00 186.474.667,67 45.696.544,43 0,00 232.171.212,10

Saldos para Demanda mar-18-2021 11,25% 0 186.474.667,67 45.696.544,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.474.667,67 45.696.544,43 0,00 232.171.212,10

Abono mar-27-2021 16,88% 9 186.474.667,67 45.696.544,43 717.339,04 0,00 0,00 87.236,45 0,00 87.236,45 186.474.667,67 45.696.544,43 717.339,04 232.888.551,14

Cierre de Mes mar-31-2021 16,88% 4 186.474.667,67 45.696.544,43 1.036.156,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.474.667,67 45.696.544,43 1.036.156,39 233.207.368,49

Abono abr-21-2021 16,88% 21 186.474.667,67 45.696.544,43 2.709.947,48 0,00 0,00 149.651,51 0,00 149.651,51 186.474.667,67 45.696.544,43 2.709.947,48 234.881.159,58

Cierre de Mes abr-30-2021 16,88% 9 186.474.667,67 45.696.544,43 3.427.286,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.474.667,67 45.696.544,43 3.427.286,52 235.598.498,62

Cierre de Mes may-31-2021 16,88% 31 186.474.667,67 45.696.544,43 5.898.120,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.474.667,67 45.696.544,43 5.898.120,99 238.069.333,09

Cierre de Mes jun-30-2021 16,88% 30 186.474.667,67 45.696.544,43 8.289.251,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.474.667,67 45.696.544,43 8.289.251,12 240.460.463,22

Cierre de Mes jul-31-2021 16,88% 31 186.474.667,67 45.696.544,43 10.760.085,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.474.667,67 45.696.544,43 10.760.085,59 242.931.297,69

Saldos para Demanda ago-10-2021 16,88% 10 186.474.667,67 45.696.544,43 11.557.128,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.474.667,67 45.696.544,43 11.557.128,97 243.728.341,07

RICARDO MICOLTA MORENO 

Centro Preparación de Demandas



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  

 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 06 de febrero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 68. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 013-2003-00484 
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RV: Actualización Crédito Raúl Arias Uribe 76-001-31-03-013-2003-00484-00

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 30/01/2023 15:44

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Mauricio Caicedo Salazar <caicedosalazar@hotmail.com>
Enviado: lunes, 30 de enero de 2023 15:34
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: Actualización Crédito Raúl Arias Uribe 76-001-31-03-013-2003-00484-00
 

Enviado desde mi iPad

Inicio del mensaje reenviado:

De: Mauricio Caicedo Salazar <caicedosalazar@hotmail.com>
Fecha: 30 de enero de 2023, 3:31:47 p.m. COT
Para: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
Asunto: Actualización Crédito Raúl Arias Uribe 76-001-31-03-013-2003-00484-00

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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Enviado desde mi iPad



SEÑORES: 

JUZGADO  PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS 
DE CALI 
 

JUZGADO PROVENIENTE: 

JUZGADO TRECE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 

 

REFERENCIA:         PROCESO EJECUTIVO MIXTO 

DEMANDANTE:  HERNANDO GUTIERREZ CESIONARIO DE MAURICIO 
CAICEDO SALAZAR Y ESTE A SU VEZ CESIONARIO DE FRANK EDUIN 
HERNANDEZ MEJIA Y ESTE A SU VEZ CESIONARIO DE FIDEICOMISO 
ACTIVOS ALTERNATIVOS BETA 

DEMANDADOS:      RAUL ARIAS URIBE, CARLOS ENRIQUE ARIAS TORRES, 
ELVIRA TORRES DE ARIAS  Y LOS HEREDEROS INDETERMINADOS 

RADICACION:         2003 - 484            

 
MAURICIO CAICEDO SALAZAR, obrando en mi condición de Apoderado Judicial 
del señor HERNANDO GUTIERREZ,  respetuosamente me permito aportar la 
liquidación  del crédito actualizada de conformidad con lo ordenado en el auto de 
mandamiento de pago, obrante dentro del presente asunto, convalidada con la 
respectiva sentencia para que proceda a dar el trámite que corresponda de 
conformidad con lo establecido en el artículo 446 numeral 4 del Código General 
Del Proceso.  
 
Anexo lo enunciado 
 
 

Atentamente, 

  
 
MAURICIO CAICEDO SALAZAR 
C.C. No.76.316.482 
T.P. No. 91514 Del C.S.J. 
TELEFONO: 8854129  
CORREO ELECTRONICO: caicedosalazar@hotmail.com 
 
 

 

 



Capital UVR Capital a Liquidar UVR Desde (dd/mm/aaaa) Hasta (dd/mm/aaaa)

$ 381,597.93 381,597.93 01/05/2022 31/05/2022

$ 0.00 381,597.93 01/06/2022 30/06/2022

$ 0.00 381,597.93 01/07/2022 31/07/2022

$ 0.00 381,597.93 01/08/2022 31/08/2022

$ 0.00 381,597.93 01/09/2022 30/09/2022

$ 0.00 381,597.93 01/10/2022 31/10/2022

$ 0.00 381,597.93 01/11/2022 30/11/2022

$ 0.00 381,597.93 01/12/2022 30/12/2022

Descripción UVR Pesos

Saldo Capital 381,597.93 $ 123,756,024.68

Saldo Interés Plazo 0.00 $ 0.00

Saldo Interés Mora 0.00 $ 13,719,219.12

Total a Pagar 0.00 $ 137,475,243.80

ULTIMA LIQUIDACIÓN APROBADA AL 30/04/2022 398,137,225.00

Saldo Interés Mora DEL 01/05/2022 AL 30/12/2022 $ 13,719,219.12

411,856,444.12TOTAL A PAGAR

resumen Final

Observaciones:



NoDías Interés de Plazo Interés Mora Interés Aplicado

Interés Diario

Aplicado Valor UVR

31 12.4 18.6 18.6 0.04675 % 306.09

30 12.4 18.6 18.6 0.04675 % 309.23

31 12.4 18.6 18.6 0.04675 % 311.34

31 12.4 18.6 18.6 0.04675 % 313.41

30 12.4 18.6 18.6 0.04675 % 316.23

31 12.4 18.6 18.6 0.04675 % 319.36

30 12.4 18.6 18.6 0.04675 % 321.95

30 12.4 18.6 18.6 0.04675 % 324.31

Observaciones:



Abonos $$

Abono a Int Mora

$$ Capital $$ Interés Mora Período

Saldo Interés 

Mora $$

$ 0.00 1,692,673.95 $ 116,804,302.55 $ 1,692,673.95 $ 1,692,673.95

$ 0.00 3,347,527.99 $ 118,000,993.66 $ 1,654,854.04 $ 3,347,527.99

$ 0.00 5,069,219.76 $ 118,806,699.53 $ 1,721,691.76 $ 5,069,219.76

$ 0.00 6,802,358.50 $ 119,596,607.24 $ 1,733,138.74 $ 6,802,358.50

$ 0.00 8,494,680.92 $ 120,672,713.40 $ 1,692,322.42 $ 8,494,680.92

$ 0.00 10,260,722.81 $ 121,867,114.92 $ 1,766,041.89 $ 10,260,722.81

$ 0.00 11,983,656.13 $ 122,855,453.56 $ 1,722,933.32 $ 11,983,656.13

$ 0.00 13,719,219.12 $ 123,756,024.68 $ 1,735,562.99 $ 13,719,219.12



Total $$

$ 118,496,976.50

$ 121,348,521.65

$ 123,875,919.28

$ 126,398,965.74

$ 129,167,394.32

$ 132,127,837.73

$ 134,839,109.69

$ 137,475,243.80



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  

 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 06 de febrero de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 02. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFPA/ 019-2019-00086 
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RV: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO BANCO ITAU VS RAFAEL HUMBERTO RIVERA

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Lun 23/01/2023 15:29

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: ERIKA MEDINA <kajuli7@yahoo.es>
Enviado: lunes, 23 de enero de 2023 14:49
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Carlos Gustavo Angel <cangelvillanueva@gmail.com>
Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO BANCO ITAU VS RAFAEL HUMBERTO RIVERA
 
Buenas tardes

Por medio de la presente me permito radicar el memorial del asunto

Gracias

Atentamente;

- -
Erika Juliana Medina Medina
Abogada Santiago De Cali
Especialista Derecho Procesal Civil
Universidad Externado de Colombia
Calle 6 Norte # 2N - 36 Oficina 527
Edificio El Campanario B/ Centenario
Cali- Valle del Cauca
Telefono: +57.2.4055997
Movil: + 57.301.7895510

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


CARLOS GUSTAVO ANGEL & ASOCIADOS 
A  B  O  G  A  D  O  S 

 

 
Edificio el Campanario  

Barrio Centenario:  Calle 6 N No 2N-36 of. 527 y 528 

Teléfono:  (+572)  3480642 

Móvil:   (+572) 3167444803 y/o  3017895510 

Cali - Colombia 

cangelvillanueva@gmail.com 
kajuli7@yahoo.es  

 

Señor(a) 
Juez  1  Civil Del Circuito de Ejecución de Cali 
E.S.D 
 
REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO  
DEMANDANTE: BANCO ITAU 
DEMANDADOS: RAFAEL HUMBERTO RIVERA  
RADICACION: 2019-0086-19 
 
-- 
CARLOS GUSTAVO ANGEL VILLANUEVA, mayor de edad y vecino de esta ciudad 

identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, obrando como apoderado 
de la parte demandante dentro del proceso de la referencia, respetuosamente me dirijo a 
usted a fin de presentar la siguiente liquidación actualizada del crédito que se cobre 
mediante el presente proceso en concordancia con el Art. 446 del Código General del 
Proceso 

358.591.874 28/07/2017 31/08/2017 33 32,97% 9.370.387 

358.591.874 1/09/2017 30/09/2017 30 32,22% 8.349.375 

358.591.874 1/10/2017 31/10/2017 31 31,73% 8.512.952 

358.591.874 1/11/2017 30/11/2017 30 31,44% 8.172.432 

358.591.874 1/12/2017 31/12/2017 31 31,16% 8.378.947 

358.591.874 1/01/2018 31/01/2018 31 31,04% 8.350.661 

358.591.874 1/02/2018 28/02/2018 28 31,52% 7.644.586 

358.591.874 1/03/2018 31/03/2018 31 31,02% 8.345.944 

358.591.874 1/04/2018 30/04/2018 30 30,72% 8.008.168 

358.591.874 1/05/2018 31/05/2018 31 30,66% 8.260.920 

358.591.874 1/06/2018 30/06/2018 30 30,42% 7.939.458 

358.591.874 1/07/2018 31/07/2018 31 30,05% 8.116.315 

358.591.874 1/08/2018 30/08/2018 30 29,91% 7.822.288 

358.591.874 1/09/2018 30/09/2018 30 29,91% 7.822.288 

358.591.874 1/10/2018 31/10/2018 31 29,45% 7.973.419 

358.591.874 1/11/2018 30/11/2018 30 29,24% 7.667.661 

358.591.874 1/12/2018 31/12/2018 31 29,10% 7.889.758 

358.591.874 1/01/2019 31/01/2019 31 28,74% 7.803.471 

358.591.874 1/02/2019 28/02/2019 28 29,55% 7.223.351 

358.591.874 1/03/2019 31/03/2019 31 29,06% 7.880.183 

358.591.874 1/04/2019 30/04/2019 30 28,98% 7.607.441 

358.591.874 1/05/2019 31/05/2019 30 29,01% 7.614.396 

358.591.874 1/06/2019 30/06/2019 30 28,95% 7.600.485 

358.591.874 1/07/2019 31/07/2019 31 28,92% 7.846.645 

358.591.874 1/08/2019 31/08/2019 31 28,98% 7.861.022 

358.591.874 1/09/2019 30/09/2019 30 28,98% 7.607.441 

358.591.874 1/10/2019 31/10/2019 31 28,65% 7.781.861 

358.591.874 1/11/2019 30/11/2019 30 28,55% 7.507.580 

358.591.874 1/12/2019 31/12/2019 31 28,73% 7.801.070 

358.591.874 1/01/2020 31/01/2020 31 28,16% 7.663.944 

358.591.874 1/02/2020 29/02/2020 29 28,59% 7.266.321 

mailto:cangelvillanueva@gmail.com
mailto:kajuli7@yahoo.es


CARLOS GUSTAVO ANGEL & ASOCIADOS 
A  B  O  G  A  D  O  S 

 

 
Edificio el Campanario  

Barrio Centenario:  Calle 6 N No 2N-36 of. 527 y 528 

Teléfono:  (+572)  3480642 

Móvil:   (+572) 3167444803 y/o  3017895510 

Cali - Colombia 

cangelvillanueva@gmail.com 
kajuli7@yahoo.es  

 

358.591.874 1/03/2020 31/03/2020 31 26,43% 7.244.000 

358.591.874 1/04/2020 30/04/2020 30 26,04% 6.917.941 

358.591.874 1/05/2020 31/05/2020 31 25,29% 6.964.129 

358.591.874 1/06/2020 30/06/2020 30 25,18% 6.713.216 

358.591.874 1/07/2020 31/07/2020 31 25,18% 6.936.990 

358.591.874 1/08/2020 31/08/2020 31 25,44% 7.001.099 

358.591.874 1/09/2020 30/09/2020 31 25,53% 7.023.260 

358.591.874 1/10/2020 31/10/2020 31 24,76% 6.833.148 

358.591.874 1/11/2020 30/11/2020 30 25,14% 6.703.660 

358.591.874 1/12/2020 31/12/2020 31 24,19% 6.691.661 

358.591.874 1/01/2021 31/01/2021 31 23,98% 6.639.370 

358.591.874 1/02/2021 28/02/2021 28 24,31% 6.071.033 

358.591.874 1/03/2021 31/03/2021 31 24,12% 6.674.240 

358.591.874 1/04/2021 30/04/2021 30 25,97% 6.901.329 

358.591.874 1/05/2021 31/05/2021 31 25,83% 7.097.014 

358.591.874 1/06/2021 30/06/2021 30 25,82% 6.865.702 

358.591.874 1/07/2021 31/07/2021 31 25,77% 7.082.277 

358.591.874 1/08/2021 31/08/2021 31 25,86% 7.104.380 

358.591.874 1/09/2021 30/09/2021 30 25,79% 6.858.572 

358.591.874 1/10/2021 31/10/2021 31 25,79% 7.087.191 

358.591.874 1/11/2021 30/11/2021 30 25,62% 6.818.133 

358.591.874 1/12/2021 31/12/2022 31 26,19% 7.185.289 

358.591.874 1/01/2022 31/01/2022 31 27,42% 7.485.011 

358.591.874 1/02/2022 28/02/2022 28 27,45% 6.767.225 

358.591.874 1/03/2022 31/03/2022 31 27,71% 7.555.257 

358.591.874 1/04/2022 30/04/2022 30 28,58% 7.514.558 

358.591.874 1/05/2022 31/05/2022 31 29,57% 8.002.051 

358.591.874 1/06/2022 30/06/2022 30 30,60% 7.980.703 

358.591.874 1/06/2022 31/07/2022 30 31,92% 8.281.443 

358.591.874 1/08/2022 31/08/2022 31 33,32% 8.883.721 

358.591.874 1/09/2022 30/09/2022 30 35,25% 9.026.995 

358.591.874 1/10/2022 31/10/2022 31 36,92% 9.707.160 

358.591.874 1/11/2022 30/11/2022 30 38,67% 9.773.879 

358.591.874 1/12/2022 31/12/2022 31 41,46% 10.715.355 

358.591.874 1/01/2023 23/01/2023 23 43,26% 8.240.065 

          316.775.963 

358.591.874 
    

  

  
 

  
  

  

  
    

  

  
    

675.367.837 

SUBTOTAL A PAGAR         

 
 
Este  valor total por $ 675.367.837 de la liquidación  de crédito  aquí EXPLICADA valor 
que no incluye ni costas ni agencias en derecho que deben ser liquidadas por el despacho 
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CARLOS GUSTAVO ANGEL & ASOCIADOS 
A  B  O  G  A  D  O  S 

 

 
Edificio el Campanario  

Barrio Centenario:  Calle 6 N No 2N-36 of. 527 y 528 

Teléfono:  (+572)  3480642 

Móvil:   (+572) 3167444803 y/o  3017895510 

Cali - Colombia 

cangelvillanueva@gmail.com 
kajuli7@yahoo.es  

 

judicial. La misma fue realizada de acuerdo al mandamiento de pago proferido en el 
proceso y a los documentos que anexo a este escrito. 
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