A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 17 de abril de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 004.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 009-2022-00018



29/3/23, 10:24 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: RADICACION No. 2022 - 00018

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 29/03/2023 9:30

[ﬂJ 2 archivos adjuntos (273 KB)
MEMORIAL ECOZERO INGENIERIA S.AS. Y OTRO.pdf; ECOZERO INGENIERIA SAS.pdf;

I Fama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%ﬁ' Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCI“A
u Repuiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

Jup
P.\J\P' IQ,,

< NINY JHOANNA DUQUE
m’ Asistente Administrativo
i Oficina de Apoyo
R =/
<'<>‘</° M\, Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
4 DE

Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas ‘ (@) m
Teléfono: (2) 889 1593 icontec =¥
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: miércoles, 29 de marzo de 2023 9:20

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RADICACION No. 2022 - 00018

NINY, para tramite.
Atentamente,

FERNANDO LONDONO SUA
Director

Oficina de Apoyo Civil del Circuito de
Ejecucion de Sentencias

Cali — Valle del Cauca

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADcy Y WEWOWRILWEOMGUtNDhIYi05ZDQ1LTZIY2EzMDM4NDdINQAQAEpPXj%2F gybUtBjG5Q2ktwNT ...
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29/3/23, 10:24 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

Calle 8 No. 1-16, Oficina 403, Edificio Entreceibas (@J
Teléfonos: (602) 884 6327 y (602) 889 1593 —
Email: oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

icontec

PRESUNCION DE RECEPCION: Se presume la recepcion del presente mensaje de
datos conforme lo disponen las Leyes 527 de 1999 y 2213 de 2022.

COSCEm01m

De: Juan Diego Paz Castillo <dpcabogado@hotmail.com>

Enviado: miércoles, 29 de marzo de 2023 9:00 a. m.

Para: Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali <oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RADICACION No. 2022 - 00018

DTE. BANCOLOMBIAY FNG — DDOS. ECOZERO INGENIERIA S.A.S. Y OTRO — MEMORIAL APORTANDO LIQUIDACION
CREDITO - JUZGADO 1 CIVIL CCTO. EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI — ORIGEN JUZG. 9 CIVIL CCTO. DE CALI — ATTE.

ABG. JUAN DIEGO PAZ CASTILLO.
dpcabogado@hotmail.com

AV. 3 GN No. 37-27 PRADOS DEL NORTE
CEL. 302 8273883

SANTIAGO DE CALI - VALLE

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADcy Y WEWOWRILWEOMGUtNDhIYi05ZDQ1LTZIY2EzZMDM4NDdINQAQAEpPXj%2F gybUtBjG5Q2ktwNT...  2/2
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mailto:dpcabogado@hotmail.com

JUAN DIEGO PAZ CASTILLO
ABOGADO

Santiago de Cali, Marzo 28 de 2023

SENOR
JUEZ PRIMERO (1) CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI - VALLE
E.S.D.

ORIGEN: JUZGADO NOVENO (9) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI - VALLE
RADICACION No. 2022 - 00018

REF.: PROCESO EJECUTIVO

DTE.: BANCOLOMBIAY FNG

DDOS.: ECOZERO INGENIERIA S.A.S. Y FELIPE HINCAPIE SANCHEZ

JUAN DIEGO PAZ CASTILLO, mayor de edad, vecino y domiciliado en la ciudad de Santiago de Cali
(V.), identificado con la Cédula de ciudadania No. 16'677.037 expedida en la ciudad de Santiago de
Cali (V.), Abogado Titulado y en ejercicio, con Tarjeta Profesional No.35.381 del Consejo Superior
de la Judicatura, obrando como Apoderado Judicial del FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A,,
en el Proceso de la referencia a Usted respetuosamente me permito aportar la Liquidacion del
Crédito.

Lo anterior para que se sirva tenerlo en cuenta en la debida oportunidad Procesal.

Renuncio a notificacion y termino de ejecutoria de auto favorable.

Del Sefior Juez, Cordialmente

JUAN DIEGO PAZ CASTILLO

C.C. No. 16'677.037 de Cali (V).
T.P. No. 35.381 del C.S. de la J.



ESTADO DE CUENTA F N G
SUBDIRECCION DE CARTERA

Fondo Nacional de Garantias S.A.

-
No. Liquidacion : 147133

Numero de crédito : Verrelacién adjunta

Identificacion : NIT N° 9007249962

Nombre . ECOZERO INGENIERIA S.AS.

Intermediario financiero : 8909039388 BANCOLOMBIA

Fondo administrador . FG CONFE

Oficina : CALI

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado ;. 120.695.814 Fecha desembolso : 22.04.2022

Tasa corrientes (%)

DATOS LIQUIDACION

Fecha liquidacion : 28.03.2023

Fecha ultimo pago 1 22.04.2022 Tasa de mora (%) ;18,00

Saldo Capital : 120.695.814 Cuotas en mora ;001
INFORMACION PARA PAGO TOTAL
Saldo capital 120.695.814
Intereses corrientes 0
Intereses de Mora 20.237.216
Intereses de mora diferidos 0
Honorarios 0
Gastos judiciales 0
Seguros de vida 0
Seguros AMIT 0
Seguros de automovil 0
TOTAL DEUDA 140.933.030
DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenio: 53821 Referencia: 9007249962

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A
VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"
Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co
NIT. 860402272-2 - CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Este estado de cuenta tiene una vigencia de 15 dias calendarios contados a partir de su fecha de impresion
Fecha de Impresién: 28.03.2023
Pagina 1de 2



ESTADO DE CUENTA F N G

SUBDIRECCION DE CARTERA
Fondo Nacional de Garantias S.A.
——

Relacion de créditos por liquidacion:
1000000127162-1000000127163-1000000127164-1000000127165-1000000127166-1000000127167

Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co
NIT. 860402272-2 - CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Este estado de cuenta tiene una vigencia de 15 dias calendarios contados a partir de su fecha de impresion
Fecha de Impresién: 28.03.2023
Pagina 2 de 2



A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 17 de abril de 2023, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de

traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 21.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 015-2020-00025



29/3/23, 9:24 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: RAD.15-2020-00025 EJECUTIVO DE DAVIVIENDA- FNG vs SERVIRENAULT CENTRO DE
SERVICIO ESPECIALIZADO CALI SAS Y OTRO - APORTA LIQUIDACION ACTUALIZADA DE
CREDIOT Y SOLICITA REMISION DE LINK DE EXPEDIENTE

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 29/03/2023 8:41

Para: epamelavasquez <epamelavasquez@hotmail.com>

[ﬂJ 3 archivos adjuntos (729 KB)

SERVIRENAULT CENTRO DE SERVICIOS - DETALLES DE PAGO.pdf; SERVIRENAULT CENTRO DE SERVICIOS.pdf; APORTA LIQUIDACION
ACTUALIZADA DE CREDITO — SOLICITA LINK DE EXPEDIENTE DIGITAL.pdf;

- Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
a Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SI GChiA
U Republica de Colombia Cali = Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Abogada
ELEONORA PAMELA VASQUEZ

Atento saludo.
En atencidn a su solicitud se comparte el enlace de la carpeta digital del expediente para su revision.

Se advierte que este enlace tiene vigencia temporal limitada.

£ 1760013103-015-2020-00025-00

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencias
Cali— Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas ) (@)
Teléfono: (2) 889 1593 contec %‘7"’“5"'6‘5
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADcy Y WEWOWRILWEOMGUtNDhIYi05ZDQ1LTZIY2EzZMDM4NDdINQAQABGZPNaTFCJAhAdFtZcOub8...  1/2
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mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

29/3/23, 9:24 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

De: ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS <epamelavasquez@hotmail.com>

Enviado: martes, 28 de marzo de 2023 18:44

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: mmontilla@fgconfe.com <mmontilla@fgconfe.com>; Laura Alejandra Torres <Itorres@fgconfe.com>;
SERVI.RENAULT@GMAIL.COM <SERVI.RENAULT@GMAIL.COM>; Max Vazquez <zavxam@hotmail.com>; ENY MURNOZz
<enymunoz@hotmail.com>

Asunto: RAD.15-2020-00025 EJECUTIVO DE DAVIVIENDA- FNG vs SERVIRENAULT CENTRO DE SERVICIO ESPECIALIZADO
CALI SAS Y OTRO - APORTA LIQUIDACION ACTUALIZADA DE CREDIOT Y SOLICITA REMISION DE LINK DE EXPEDIENTE

Apreciados sefiores, Cordial saludo
En mi calidad de apoderada del FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A., me permito aportar la LIQUIDACION DEL CREDITO ACTUALIZADA
que fuera elaborada por mi mandante, en lo que corresponde a FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A con los abonos realizados por la parte

demandada.

Agradezco asi mismo se sirva remitirme el link de acceso al expediente, al correo electronico epamelavasquez@hotmail.com

Cordialmente,

ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS

Abogada - Asesora Juridica
Cel. 300 7005455

https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADcy Y WEWOWRILWEOMGUtNDhIYi05ZDQ1LTZIY2EzZMDM4NDdINQAQABGZPNaTFCJAhAdFtZcOub8...  2/2



ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS

Abogada
Sefior
JUEZ 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI
E.S.D.
PROCESO: EJECUTIVO
DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A -FNG
DEMANDADO: SERVIRENAULT CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADO CALI SAS Y OTRO
RADICACION: 2020-00025
JUZGADO DE ORIGEN: JUZGADO 15 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
ASUNTO: APORTA LIQUIDACION ACTUALIZADA DE CREDITO - SOLICITA LINK DE

EXPEDIENTE DIGITAL

Cordial Saludo,

ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de ciudadania
No. 66.953.032 de Cali, Abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 92.270 del Consejo Superior de la Judicatura,
en mi calidad de apoderada del FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A., me permito aportar la LIQUIDACION DEL
CREDITO ACTUALIZADA que fuera elaborada por mi mandante, en lo que corresponde a FONDO NACIONAL DE
GARANTIAS S.A con los abonos realizados por la parte demandada.

Agradezco asi mismo se sirva remitrme el link de acceso al expediente, al correo electrénico
epamelavasquez@hotmail.com

Atentamente,

Del sefior (a) Juez,

ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS
CC. 66.953.032 de Cali
TP. 92.270 del C.S.J.

Km 3.5 Via Chipayd, Océano Verde, Anexo a 36 A, Jamundi. Tel. 300 7005455
epamelavasquez@hotmail.com


mailto:epamelavasquez@hotmail.com

DETALLE PAGOS REALIZADOS
SUBDIRECCION DE CARTERA

FNG

Fondo Nacional de Garantfas S.A.

T T—
No. Liquidacion 131943
Numero de crédito 1000000112347
Identificacién NIT N° 9006412699
Nombre SERVIRENAULT CENTRO DE SERVICIO ESP
Intermediario financiero 8600343137 BANCO DAVIVIENDA
Fondo administrador 0010 FG CONFE
Oficina 0022 CALI
DATOS INICIALES DEL CREDITO
Valor desembolsado 72.149.805 Fecha desembolso 01.10.2020
DATOS ACUERDOS DE PAGO
Fecha Legalizacion Acuerdo de Pago 25.11.2022
Valor Acuerdo de Pago 89.071.279.00
DETALLE PAGOS REALIZADOS
DIA PAGO CONCEPTO VALOR ABONO
30.11.2020 Abono capital 1.531.304
30.11.2020 Interés mora 2.134.844
TOTAL ABONO 3.666.148
18.10.2022 Anticipo ac. pago 4.950.000
TOTAL ABONO 4.950.000
17.01.2023 Abono capital 42.168
17.01.2023 Interés corriente 529.726
17.01.2023 Interés diferido 390.046
17.01.2023 Interés mora 38.060
TOTAL ABONO 1.000.000
13.02.2023 Abono capital 666.552
13.02.2023 Interés mora 33.448
TOTAL ABONO 700.000
23.03.2023 Abono capital 146.498
23.03.2023 Interés corriente 111.834
23.03.2023 Interés diferido 390.046
23.03.2023 Interés mora 51.622
TOTAL ABONO 700.000

DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA

Cuenta Convenio: 53821

Referencia: 9006412699

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A

VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"

Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co NIT. 860402272-2 - CALLE 26A

No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Fecha de Impresién: 28.03.2023
Pagina 1 de 1



ESTADO DE CUENTA F N G
SUBDIRECCION DE CARTERA

Fondo Nacional de Garantias S.A.

-
No. Liquidacion : 131943

Nudmero de crédito ;1000000112347

Identificacion : NIT N° 9006412699

Nombre . SERVIRENAULT CENTRO DE SERVICIO ESP

Intermediario financiero : 8600343137 BANCO DAVIVIENDA

Fondo administrador . FG CONFE

Oficina : CALI

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado : 72.149.805 Fecha desembolso : 01.10.2020

Tasa corrientes (%) : 9,68

DATOS LIQUIDACION

Fecha liquidacion : 28.03.2023

Fecha ultimo pago : 23.03.2023 Tasa de mora (%) ;18,00

Saldo Capital :  64.813.283 Cuotas en mora ;004
INFORMACION PARA PAGO TOTAL
Saldo capital 64.813.283
Intereses corrientes 2.102.413
Intereses de Mora 8.607
Intereses de mora diferidos 22.622.668
Honorarios 0
Gastos judiciales 0
Seguros de vida 0
Seguros AMIT 0
Seguros de automovil 0
TOTAL DEUDA 89.546.971
DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenio: 53821 Referencia: 9006412699

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A
VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"
Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co
NIT. 860402272-2 - CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Este estado de cuenta tiene una vigencia de 15 dias calendarios contados a partir de su fecha de impresion
Fecha de Impresién: 28.03.2023
Pagina 1de 1
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