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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 04 de marzo de 2024, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderbo Principal
ID 22.
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RV: RAD 2015-609 COMMERK S.A.S VS EFRAIN LOPEZ LOPEZ ACTUALIZACION DE LA
LIQUIDACION DEL CREDITO.

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 2/02/2024 14:24

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (725 KB)
RELIQUIDACION DEL CREDITO EFRAIN LOPEZ LOPEZ VS COMMERK SAS .pdf;

P Ramma Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%ﬁ' Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCP"‘A
U Repiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.
Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas . (@) .
Teléfono: (2) 889 1593 icontec =

Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j0lejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 14:11

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: RAD 2015-609 COMMERK S.A.S VS EFRAIN LOPEZ LOPEZ ACTUALIZACION DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO.

De: vivasabogados@hotmail.com <vivasabogados@hotmail.com>

Enviado: viernes, 2 de febrero de 2024 13:43

Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucién Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j0lejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RAD 2015-609 COMMERK S.A.S VS EFRAIN LOPEZ LOPEZ ACTUALIZACION DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO.


mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

SENORES

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
E.S.D

DEMANDANTE: COMMERK S.A.S

DEMANDADO: EFRAIN LOPEZ LOPEZ

RADICACION: 2015-609

ORIGEN: SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

JAIR JHEVANI VIVAS BENAVIDES, en calidad de apoderado judicial de la parte DEMANDANDE,
por medio de la presente, me permito ALLEGAR de la manera mas respetuosa la ACTUALIZACION
DE LA LIQUIDACION DEL CREDITO, para el presente proceso en contra del sefior EFRAIN LOPEZ
LOPEZ.

Saludos fraternos.

JAIR JHEOVANI VIVAS BENAVIDES

ABOGADDO

Magister en Derecho Empresarial - Pontificia Universidad Javeriana
Especialista en Derecho Comercial. Pontificia Universidad Javeriana
Especialista en Derecho Administrativo. Universidad Libre

PBX 57-2-3968609 MOVIL 3148341888 - Cali - Colombia - Suramérica.
Visitanos en nuestra Pagina Web: www.vivasabogadosgroup.com
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JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE
SENTENCIAS DE CALI

E.S.D

DEMANDANTE: COMMERK S.A.S

DEMANDADO: EFRAIN LOPEZ LOPEZ

RADICACION: 2015-609

ORIGEN: SEPTIMO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

JAIR JHEOVANI VIVAS BENAVIDES, en calidad de apoderado de la parte
DEMANDANTE, de la manera mas respetuosa me permito presentar la liquidacion del
crédito actualizada de la obligacion asi:

CAPITAL $ 297.246.142
FECHA INICIAL 25-jun-15
FECHA FINAL 31-ene-24
TOTAL MORA $611.976.963
ABONOS A INTERESES $0
ABONOS A CAPITAL $0
TOTAL ABONOS $0
SALDO CAPITAL $ 297.246.142
SALDO INTERESES $611.976.963
TOTAL INTERESES + CAPITAL -
ABONOS $ 909.223.105
INTERES TASA
FECHA| BANCARIO |MAXIMA VEllzl/[(];:S)O TCTUE:/I?LXDO g A SALDO CAPITAL :VIAE;ESES MES
CORRIENTE | USURA
jul-15 19,26 28,89|2,14 $6.110.059,59 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
ago-15 19,26 28,89|2,14 $ 12.054.982,43 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
sept-15 19,26 28,89|2,14 $ 17.999.905,27 |$297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
oct-15 19,26 28,89|2,14 $23.944.828,11 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
nov-15 19,33 29,00 2,14 $29.889.750,95 |$297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
dic-15 19,33 29,00 2,14 $ 35.834.673,79 |$297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
ene-16 19,68 29,562 12,18 $41.779.596,63 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
feb-16 19,68 29,5212,18 $47.724.519,47 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
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mar-16 19,68 29,56212,18 $ 53.669.442,31 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
abr-16 20,54 30,81 2,26 $59.614.365,15 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
may-16 20,54 30,81 2,26 $ 65.559.287,99 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
jun-16 20,54 30,81 2,26 $71.504.210,83 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
jul-16 21,34 32,01|2,34 $77.449.133,67 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
ago-16 21,34 32,01|2,34 $ 83.394.056,51 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
sept-16 21,34 32,01|2,34 $ 89.338.979,35 | $297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
oct-16 21,99 32,992,440 $95.283.902,19 |$297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
nov-16 21,99 32,99 2,40 $ 101.228.825,03 | $ 297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
dic-16 21,99 32,992,440 $107.173.747,87 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ene-17 22,34 33,51/2,44 $ 113.118.670,71 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
feb-17 22,34 33,51|2,44 $ 119.063.593,55 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
mar-17 22,34 33,51/2,44 $ 125.008.516,39 | $ 297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
abr-17 22,33 33,50 2,44 $ 130.953.439,23 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
may-17 22,33 33,50 2,44 $ 136.898.362,07 | $ 297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
jun-17 22,33 33,50 2,44 $ 142.843.284,91 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jul-17 21,98 32,97 2,40 $ 148.788.207,75 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ago-17 21,98 32,97 2,40 $ 154.733.130,59 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
sept-17 21,98 32,97 2,40 $ 160.678.053,43 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
oct-17 21,15 31,73|2,32 $ 166.622.976,27 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
nov-17 21,15 31,73|2,32 $ 172.567.899,11 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
dic-17 21,15 31,73|2,32 $ 178.512.821,95 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ene-18 20,69 31,04 | 2,28 $ 184.457.744,79 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
feb-18 21,01 31,52 2,31 $ 190.402.667,63 | $ 297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
mar-18 20,68 31,02 2,28 $ 196.347.590,47 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
abr-18 20,48 30,72 | 2,26 $ 202.292.513,31 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
may-18 20,44 30,66 ] 2,25 $ 208.237.436,15 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
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jun-18 20,28 30,42 2,24 $214.182.358,99 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jul-18 20,03 30,05|2,21 $ 220.127.281,83 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ago-18 20,03 30,05 2,21 $ 226.072.204,67 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
sept-18 20,03 30,05|2,21 $ 232.017.127,51 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
oct-18 19,63 29,452,117 $ 237.962.050,35 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
nov-18 19,49 29,24 12,16 $ 243.906.973,19 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
dic-18 19,40 29,10] 2,15 $ 249.851.896,03 | $ 297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
ene-19 19,16 28,74 12,13 $ 255.796.818,87 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
feb-19 19,70 29,55|2,18 $261.741.741,71 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
mar-19 19,37 29,06]2,15 $ 267.686.664,55 | $ 297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
abr-19 19,32 28,98 2,14 $ 273.631.587,39 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
may-19 19,34 29,01|2,15 $ 279.576.510,23 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jun-19 19,30 28,95|2,14 $ 285.521.433,07 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jul-19 19,28 28,92|2,14 $ 291.466.355,91 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ago-19 19,32 28,98 2,14 $297.411.278,75 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
sept-19 19,32 28,98 2,14 $ 303.356.201,59 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
oct-19 19,10 28,65|2,12 $ 309.301.124,43 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
nov-19 19,03 28,55 2,11 $ 315.246.047,27 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
dic-19 18,91 28,3712,10 $ 321.190.970,11 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ene-20 18,77 28,16 2,09 $ 327.135.892,95 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
feb-20 19,06 28,59|2,12 $ 333.080.815,79 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
mar-20 18,95 28,43 2,11 $ 339.025.738,63 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
abr-20 18,69 28,04 | 2,08 $ 344.970.661,47 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
may-20 18,19 27,2912,03 $ 350.915.584,31 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jun-20 18,12 27,1812,02 $ 356.860.507,15 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jul-20 18,18 27,2712,03 $ 362.805.429,99 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ago-20 18,29 27,44 12,04 $ 368.750.352,83 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
sept-20 18,35 27,5312,05 $ 374.695.275,67 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
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oct-20 18,09 27,1412,02 $ 380.640.198,51 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
nov-20 17,84 26,76 2,00 $ 386.585.121,35 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
dic-20 24,19 36,29 | 2,61 $ 392.530.044,19 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ene-21 23,98 35,97 12,59 $ 398.474.967,03 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
feb-21 24,31 36,47 | 2,62 $404.419.889,87 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
mar-21 24,12 36,18 2,61 $410.364.812,71 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
abr-21 23,97 35,96 | 2,59 $416.309.735,55 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
may-21 23,83 35,75|2,58 $ 422.254.658,39 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jun-21 23,82 35,73 2,58 $428.199.581,23 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jul-21 23,77 35,66 | 2,57 $434.144.504,07 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ago-21 23,86 35,79|2,58 $440.089.426,91 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
sept-21 23,79 35,69 2,58 $ 446.034.349,75 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
oct-21 17,08 25,6211,92 $451.741.475,68 | $ 297.246.142,00 |$ 5.707.125,93
nov-21 17,27 25,9111,94 $ 457.508.050,83 | $ 297.246.142,00 |$ 5.766.575,15
dic-21 17,46 26,19|1,96 $ 463.334.075,21 | $ 297.246.142,00 |$ 5.826.024,38
ene-22 17,66 26,49 1,98 $ 469.219.548,83 | $ 297.246.142,00 |$ 5.885.473,61
feb-22 17,66 26,49 1,98 $475.105.022,44 | $ 297.246.142,00 |$ 5.885.473,61
mar-22 17,66 26,49 1,98 $ 480.990.496,05 | $ 297.246.142,00 |$ 5.885.473,61
abr-22 19,05 28,58 12,12 $ 486.935.418,89 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
may-22 19,71 29,567 12,18 $492.880.341,73 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jun-22 20,40 30,60 2,25 $ 498.825.264,57 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jul-22 21,28 31,92|2,34 $ 504.770.187,41 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ago-22 22,21 33,32|2,43 $510.715.110,25 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
sept-22 23,50 35,25|2,55 $ 516.660.033,09 | $ 297.246.142,00 |$ 5.944.922,84
oct-22 24,61 36,92 | 2,65 $ 522.604.955,93 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
nov-22 25,78 38,67 | 2,76 $ 528.549.878,77 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
dic-22 27,64 41,46]2,93 $ 534.494.801,61 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
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ene-23 28,84 43,26 | 3,04 $ 540.439.724,45 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
feb-23 30,18 45,27]3,16 $ 546.384.647,29 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
mar-23 30,84 46,26 | 3,22 $ 552.329.570,13 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
abr-23 31,39 47,09 3,27 $ 558.274.492,97 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
may-23 30,27 45,413,117 $ 564.219.415,81 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jun-23 29,76 44,64|3,12 $ 570.164.338,65 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
jul-23 29,36 44,04 | 3,09 $ 576.109.261,49 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ago-23 28,75 43,13|3,03 $ 582.054.184,33 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
sept-23 28,03 42,05]|2,97 $ 587.999.107,17 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
oct-23 26,53 39,80 2,83 $ 593.944.030,01 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
nov-23 25,52 38,28 2,74 $ 599.888.952,85 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
dic-23 25,04 37,56 | 2,69 $ 605.833.875,69 | $ 297.246.142,00 | $ 5.944.922,84
ene-24 23,32 34,98 | 2,53 $611.778.798,53 | $ 297.246.142,00 |$ 6.143.086,93

Del sefior Juez.

Cordialmente,

JAIR JHEOVANI VIVAS BENAVIDES.

CC. 98.364.148
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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 04 de marzo de 2024, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 004.
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RV: MEMORIAL APORTANDO LIQUIDACION DEL CREDITO EJECUTIVO SEGUROS DEL ESTADO
SA VS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS DEL PACIFICO SAS Y OTRO RAD 2020-00210-00

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 9/02/2024 9:36

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (93 KB)
LIQUIDACION DEL CREDITO PROCESO DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. VS CONSULTORIA DEL PACIFICO Y OTROS RAD. 2020 00210
JUZGADO DE ORIGEN 7. PDF.pdf;

- Ramia Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
I %ﬁ' Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCNIA
U Repablica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

Jup
P.‘AP IC',

G NINY JHOANNA DUQUE
P < Asistente Administrativo
‘%\c Oﬁ’ Oficina de Apoyo

& 5./@/ Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas (@)
Teléfono: (2) 889 1593

icontec =
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co W

CO-SC5780-178

:Net =

De: CARLOS JULIO SALAZAR FIGUEROA <carlosjuliosalazar@hotmail.com>

Enviado: jueves, 8 de febrero de 2024 16:56

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucidn Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; gerencia.conpacsas@gmail.com <gerencia.conpacsas@gmail.com>;

millerloango@gmail.com <millerloango@gmail.com>
Asunto: MEMORIAL APORTANDO LIQUIDACION DEL CREDITO EJECUTIVO SEGUROS DEL ESTADO SA VS CONSTRUCCIONES

Y CONSULTORIAS DEL PACIFICO SAS Y OTRO RAD 2020-00210-00

SENOR.
JUEZ 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI.

E.S.D.


mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

REF. EJECUTIVO SINGULAR.

DEMANDANTE. SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DEMANDADO. CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS DEL PACIFICO SAS Y OTRO.
RAD. 76001310300720200021000

Carlos Julio Salazar Figueroa, conocido dentro del proceso citado en la referencia como apoderado de la parte
demandante, respetuosamente y de conformidad con el articulo 446 del C.G.P. presento en archivo pdf, la
liguidacion del crédito dentro del proceso en referencia, para que el despacho se sirva aprobarla, previo el
tramite respectivo.

Atentamente.

CARLOS JULIO SALAZAR FIGUEROA
Abogado Director

Carrera 3 No. 11-55 Of. 305 Edificio Piel Roja
Teléfono 8836872 Celular 3183848980

CONJULEI]
SEGUROS

CONSULTORIA LEGA INMEDIATA

Derecho de Seguros, Administrativo, Civil, Comercial, Laboral, Penal y Responsabilidad Fiscal.



CARLOS JULIO SALAZAR FIGUEROA.

CARRERA 3. # 11-55 OFICINA 305 DE CALLI.
CEL 3183848980.

SENOR.

JUEZ 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS

DE CALI.

E.S.D.

REF. PROCEOS EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA.
DEMANDANTE. SEGUROS DEL ESTADO S.A.

DEMANDADO. CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS DEL
PACIFICO S.A.S. Y OTROS.
RAD. 76001310300720200021000 JUZGADO DE ORIGEN 7
CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI.

CARLOS JULIO SALAZAR FIGUEROA, Conocido dentro del
proceso citado en la referencia como apoderado de la compafia
SEGUROS DEL ESTADO S.A. respetuosamente me permito
presentar la liquidacion del crédito dentro del proceso en referencia
para su tramite respectivo.

LIQUIDACION
DEL CREDITO.
Valor de la DIES ol '_I'|po (,je Intereses
mora interés Deuda total
deuda . S generados
liguidados liquidado
$98.059.801,00 1.442 Moratorio 115778771,67 $213.838.572,67
Detalle de la
liquidacion de
Intereses
Tasa de : D_|as Interés . .
: . liguidado . Interés Interés
Fecha interés diario
: S por , mensual acumulado
corriente (Moratorio)
mes
19.70% 9 00/(')0067583706 $662,724,48 $662.724,48
mar-20 18.95% 30 &0218492324 $2,142,531,38  $ 2.805.255,86
abr-20 18.69% 30 00/(')0215717504 $2,115,321,55 $4.920.577,41
may-20 18.19% 30 0.0210365616 $2,062,841,04 $6.983.418,45

%



jun-20
jul-20
ago-20
sep-20
oct-20
nov-20
dic-20
ene-21

feb-21

mar-21
abr-21
may-21
jun-21
jul-21
ago-21
sep-21
oct-21
nov-21
dic-21
ene-22
feb-22

mar-22

18.12%

18.12%

18.29%

18.35%

18.09%

17.84%

17.46%

17.32%

17.54%

16.08%

17.31%

17.22%

17.21%

17.18%

17.24%

17.19%

17.08%

17.27%

17.46%

17.66%

18.30%

18.47%

30

30

30

30

30

30

30

30

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

28

30

0.0209614696
%

0.0209614696
%

0.0211437652
%

0.0212080475
%

0.0209292748
%

0.0206606931
%

0.0202514469
%

0.020100366%

0.01897332%
0.0187549591
%

0.0200895682
%
0.0199923499
%
0.0199815436
%
0.0199491198
%
0.0200139599
%
0.0199599286
%
0.0198409853
%
0.0200463685
%
0.0202514469
%
0.0204669907
%
0.0197349467
%

0.0213365225
%

$2,055,477,54

$2,055,477,54

$2,073,353,41

$2,079,656,92

$2,052,320,52

$2,025,983,45

$1,985,852,85

$1,971,037,89

$1,860,519,98

$1,839,107,56

$1,969,979,06

$1,960,445,85

$1,959,386,19

$1,956,206,72

$1,962,564,93

$1,957,266,63

$1,945,603,07

$1,965,742,91

$1,985,852,85

$2,006,989,04

$1,935,204,95

$2,092,255,15

$9.038.895,99

$
11.094.373,53

$
13.167.726,94

$
15.247.383,85

$
17.299.704,38

$
19.325.687,83

$
21.311.540,68

$
23.282.578,57
$
25.143.098,56

$
26.982.206,11

$
28.952.185,17

$
30.912.631,03

$
32.872.017,21

$
34.828.223,93

$
36.790.788,86

$
38.748.055,48

$
40.693.658,55

$
42.659.401,46

$
44.645.254,31

$
46.652.243,35

$
48.587.448,29

$
50.679.703,44



abr-22
may-22
jun-22
jul-22
ago-22
sep-22
oct-22
nov-22
dic-22
ene-23

feb-23
mar-23

abr-23
may-23
jun-23
jul-23
ago-23
sep-23
@e28

nov-23
dic-23

ene-24

19.05%

19.71%

20.40%

21.28%

22.21%

23.50%

24.61%

25.78%

27.64%

28.84%

30.18%

30.84%

S1E89%

30.27%

29.76%

29.36%

28.75%

28.03%

26.53%

25.52%

25.04%

23.32%

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

28

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

0.0219558082
%

0.0226571574
%

0.0233866064
%

0.0243113782
%

0.0252820325
%

0.0266172739
%

0.0277560084
%

0.0289462741
%

0.0308177597
%

0.0320119471
%

0.0310883699
%
0.033979787%
0.0345161085
%

0.0334217777
%

0.0329206058
%

0.0325262648
%

0.0319227374
%

0.0312069953
%
0.029703938%
0.0286826503
%

0.0281946425
%

0.0264317309
%

$2,152,982,18

$2,221,756,35

$2,293,285,97

$2,383,968,91

$2,479,151,08

$2,610,084,58

$2,721,748,66

$2,838,465,88

$3,021,983,38

$3,139,085,16

$3,048,519,37

$3,332,051,15

$3,384,642,73

$3,277,332,87

$3,228,188,05

$3,189,519,05

$3,130,337,28

$3,060,151,75

$2,912,762,25

$2,812,614,98

$2,764,761,03

$2,591,890,27

$
52.832.685,63

$
55.054.441,97

$
57.347.727,94

$
59.731.696,85

$
62.210.847,93

$
64.820.932,51

$
67.542.681,17

$
70.381.147,05

$
73.403.130,43

$
76.542.215,59

$
79.590.734,96

$
82.922.786,11

$
86.307.428,84

$
89.584.761,71

$
92.812.949,76

$
96.002.468,82

$
99.132.806,09

$
102.192.957,84

$
105.105.720,09

$
107.918.335,07

$
110.683.096,11

$
113.274.986,38



$
115.778.771,67

feb-24 23.31% 29 00/(')0255332488 $2.503,785,30

Lo anterior para su aprobacion respectiva.

Atentamente.

v3~

TR

CARLOS JULIO SALAZAR FIGUEROA.
C.C. 12.983.608 de Pasto.
T.P. 89.926 del C.S.J.



A Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion JOCN
é Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias Sl('( : IA
U Repiiblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 04 de marzo de 2024, se fija en lugar visible de la Oficina de
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Cédigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal
ID 004.

PROFESIONAL UNIVERSITARIO

EFPA/ 008-2023-00108



RV: LIQUIDACION CREDITO CAMILO NAVIA MUNOZ RAD 2023 108

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 23/02/2024 13:53

[ﬂJ 1 archivos adjuntos (210 KB)
LIQUIDACION DEL CREDITO CAMILO NAVIA RAD 2023 108.pdf;

- Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
7 aﬁ' Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCJVIA
U Repablica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.
Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE

Asistente Administrativo

Oficina de Apoyo

Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencias
Cali — Valle del Cauca

©

icontec i \E4—

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas
Teléfono: (2) 889 1593
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: Juzgado 08 Civil Circuito - Valle del Cauca - Cali <j08cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: viernes, 23 de febrero de 2024 13:35

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: Pablo Alberto Vernaza Pelaez <pabloalbertovernaza@gmail.com>

Asunto: RV: LIQUIDACION CREDITO CAMILO NAVIA MUNOZ RAD 2023 108

Atentamente,


mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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JUZGADO OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

Carrera 10 No. 12-15, piso 12 - Palacio de Justicia Pedro Elias Serrano Abadia
(602) 8986868 Ext. 4083

jO08cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

Accede a nuestro Micrositio

De: PABLO VERNAZA <pabloalbertovernaza@gmail.com>

Enviado: viernes, 23 de febrero de 2024 10:14

Para: Juzgado 08 Civil Circuito - Valle del Cauca - Cali <j08cccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: LIQUIDACION CREDITO CAMILO NAVIA MUNOZ RAD 2023 108

Senor
JUEZ OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
E. S. D.

REF : PROCESO EJECUTIVO. RAD: 108-2023
DDTE: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
DDOS: CAMILO NAVIA MUNOZ.

PABLO ALBERTO VERNAZA PELAEZ, mayor de edad y vecino de Cali, identificado con la cédula de
ciudadania No. 16’824.868 de Jamundi (V), abogado en ejercicio, portador de la T.P. No. 58.458 del
Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado judicial de la parte actora dentro del
proceso de la referencia, me dirijo a usted, Senor Juez, muy comedidamente con el propdsito de
presentar la liquidacion del crédito contenido en la mencionada demanda:

Capital $ 386.991.757.00
Intereses de mora 11 meses 15 dias $ 154.893.446.00
Total $ 541.885.203.00

Valor total de la liquidacion del crédito al 23 de febrero de 2.024 es QUINIENTOS CUARENTA'Y UN
MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTO TRES PESOS M/CTE
($541.885.203.00).

Fundamento la presente en el articulo 446 del C.G.P. y demas normas concordantes.

No siendo otro el motivo, me suscribo,

Cordialmente:


https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ramajudicial.gov.co%2Fweb%2Fjuzgado-08-civil-del-circuito-de-cali%2F110&data=05%7C02%7Cjordonezl%40cendoj.ramajudicial.gov.co%7C7d67e2ca15c845eb6e9a08dc34a0ad2e%7C622cba9880f841f38df58eb99901598b%7C0%7C0%7C638443111932801278%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=ai7%2BPiFDBlWxtxawqnA%2Fh%2F70oZQgFBl770300UDqgMc%3D&reserved=0
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PABLO ALBERTO VERNAZA PELAEZ

C.C. No. 16’824.868 DE JAMUNDI (V).
T.P. No. 58.458 DEL C.S. DE LA J.

PABLO ALBERTO VERNAZA PELAEZ
Vernaza & Cifuentes Abogados

Carrera 4 No. 12-41 Oficina 412

Edificio Seguros Bolivar
4037721-8960620

Cali



Sefior
JUEZ OCTAVO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

REF : PROCESO EJECUTIVO. RAD: 108-2023
DDTE: BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.
DDOS: CAMILO NAVIA MUNOZ.

PABLO ALBERTO VERNAZA PELAEZ, mayor de edad y vecino de Cali, identificado
con la cédula de ciudadania No. 16’824.868 de Jamundi (V), abogado en ejercicio,
portador de la T.P. No. 58.458 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como
apoderado judicial de la parte actora dentro del proceso de la referencia, me dirijo a
usted, Sefior Juez, muy comedidamente con el propdsito de presentar la liquidacion
del crédito contenido en la mencionada demanda:

Capital $ 386.991.757.00
Intereses de mora 11 meses 15 dias $ 154.893.446.00
Total $ 541.885.203.00

Los intereses de mora se discriminan de la siguiente manera:

FECHA 2023

8 de mar a 8 de abr 46.26 3.85 14.899.182.00
8 de abr a 8 de may 47.09 3.92 15.170.076.00
8 de may a 8 de jun 45.41 3.78 14.628.288.00
8 de jun a 8 de jul 44.64 3.72 14.396.093.00
8 de jul a 8 de ago 44.04 3.67 14.202.597.00
8 de ago a 8 de sep 43.12 3.59 13.893.004.00
8 de sep a 8 de oct 42.04 3.50 13.544.711.00
8 de oct a 8 de nov 39.79 3.31 12.809.427.00
8 de nov a 8 de dic 38.28 3.19 12.345.037.00
8 de dic a 8 de ene 37.56 3.13 12.112.841.00
FECHA 2024

8 de ene a 8 de feb 34.98 2.91 11.261.460.00
8 de feb a 23 de feb 34.96 2.91 5.630.730.00

Valor total de la liquidacion del crédito al 23 de febrero de 2.024 es QUINIENTOS
CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTO TRES PESOS M/CTE ($541.885.203.00).

Fundamento la presente en el articulo 446 del C.G.P. y demas normas
concordantes.



No siendo otro el motivo, me suscribo,

Cordialmente:

PABLO ALBERTO VERNAZA PELAEZ
C.C. No. 16’824.868 DE JAMUNDI (V).
T.P. No. 58.458 DEL C.S. DE LA J.
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