
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

 
 
 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 11 de marzo de 2024, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 22. 
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RV: ESCRITO ACT. DE CREDITO PROCESO SERVIEMPAQUES INDUSTRIALES SAS RAD: 2015
-00210

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 14/02/2024 8:49

1 archivos adjuntos (104 KB)
ACT. LIQ DE CREDITO SERVIEMPAQUES INDUSTRIALES SAS 2024.pdf;

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: alvaro aguilar <alfuturo2007@gmail.com>
Enviado: martes, 13 de febrero de 2024 16:57
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; ALVARO AGUILAR ANGEL <alfuturo2007@gmail.com>
Asunto: ESCRITO ACT. DE CREDITO PROCESO SERVIEMPAQUES INDUSTRIALES SAS RAD: 2015 -00210
 
Cordial saludo

Adjunto escrito. Atentamente

--
Mg. ALVARO AGUILAR ANGEL

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


Abogado

AVISO LEGAL : Este mensaje es confidencial, puede contener
información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por
personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión
por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente.
Está prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento
o divulgación con cualquier propósito.



Señor 
JUEZ  1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI  
 
 
 
 
Referencia: PROCESO DE CISA contra SERVIEMPAQUES INDUSTRIALES  SAS 
Y OTROS  
Radicación: 2015 -00210 -00 
 
 
Asunto: SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE CREDITO AL 29 DE FEBRERO  
DEL 2024  
 
 

Capital obligación  $          137.328.685,00 

Total de la obligación al  
22/07/2016 

$         161.615.190,00 

Total Intereses Mora desde el 
23/07/2016 hasta el  29/02/2024 

    
$         294,028,038.78 

TOTAL OBLIGACIÓN AL 
29/02/2024 

$        455.643.228,78   

 
Atentamente, 
 

 
ALVARO AGUILAR ANGEL455 
C.c. 10 218 159 
t.p. 43 875 
Correo: alfuturo2007@gmail.com 
Teléfono 316 449 2249 
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FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M., de hoy 11 de marzo de 2024, se fija en lugar visible de la Oficina de 
Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del C.G.P. 
 
 
 
A las ocho 08:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta Cuaderno Principal 
ID 21. 
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RV: LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO LAVANDERIA PREMIER SAS 800183487 TEMIS 243561

Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 9/02/2024 9:46

1 archivos adjuntos (105 KB)
789835 LAVANDERIA PREMIER SAS NIT 800183487 FNG LIQ JUD TEMIS 243561.pdf;

 
OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  

DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
 

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,

NINY JHOANNA DUQUE
Asistente Administrativo
Oficina de Apoyo 
Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencias 
Cali – Valle del Cauca

Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfono: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

 

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Enviado: jueves, 8 de febrero de 2024 17:53
Para: Secretaría Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO LAVANDERIA PREMIER SAS 800183487 TEMIS 243561
 

De: juridico.bogota@totaldatos.com <juridico.bogota@totaldatos.com>
Enviado: jueves, 8 de febrero de 2024 15:23
Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecución Sentencias - Valle del Cauca - Cali <j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Cc: Leydy Milena Vega Romero <juridico.bogota@totaldatos.com>
Asunto: RV: LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO LAVANDERIA PREMIER SAS 800183487 TEMIS 243561
 

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co


Señor:
JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
E. S. D.
 
 
RAD: 76001310300620180024100
DEMANDANTE: BANCOLOMBIA S.A.- CISA S.A.
DEMANDADO:  LAVANDERIA PREMIER S.A.S CC.  800183487
 
LEYDY MILENA VEGA ROMERO, apoderada judicial de CISA S.A. como cesionaria de la obligación perseguida dentro del
proceso de la referencia, amablemente me permito aportar liquidación del crédito cedido a mi representada para su
correspondiente aprobación del despacho.
 
Sin otro particular,
 
 
Atentamente, 

 
 
LEYDY MILENA VEGA ROMERO 
TP. 270.695 C. S. de la J.  
CC. 37.948.354 
 
 
 
 
 
De: María Inelda Martínez Aguirre <mmartineza@cisa.gov.co>
Enviado el: jueves, 23 de noviembre de 2023 2:21 p. m.
Para: juridico.bogota@totaldatos.com
CC: Alexander Perdomo Duque <aperdomo@cisa.gov.co>
Asunto: LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO LAVANDERIA PREMIER SAS 800183487 TEMIS 243561
 
Buenas tardes,
 
Me permito enviar la liquidación del crédito de la obligación citada en el asunto.
 
Muchas gracias por su colaboración y atenta a sus comentarios.
 
 
Cordialmente,
 

 



 
 
De: Alexander Perdomo Duque <aperdomo@cisa.gov.co>
Enviado el: 15 de noviembre de 2023 10:21 a. m.
Para: María Inelda Martínez Aguirre <mmartineza@cisa.gov.co>
Asunto: RV: solicitud de liquidación de crédito y nueva cesión con escrituras con facultades actualizadas para radicación..
 
ayúdame por fa
 
 
Muchas gracias.
 
Cordialmente;
 
 

    
 
De: juridico.bogota@totaldatos.com <juridico.bogota@totaldatos.com>
Enviado el: 13 de julio de 2023 12:52 p. m.
Para: Eliana Patricia Villamarin Ramirez <evillamarin@cisa.gov.co>; Alexander Perdomo Duque <aperdomo@cisa.gov.co>;
Victor Manuel Soto López <vsoto@cisa.gov.co>
CC: juridico.bogota@totaldatos.com
Asunto: RV: solicitud de liquidación de crédito y nueva cesión con escrituras con facultades actualizadas para radicación..
 

[CORREO EXTERNO] NO HAGA CLIC en los enlaces o archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y
sepa que el contenido es seguro. En caso de dudar de la procedencia del correo, remitirlo a:
seguridaddigital@cisa.gov.co

Buenas tardes Dres:
 
Agradezco se elabore la liquidación solicitada anteriormente para aportarla al despacho.
Cordial y respetuoso saludo,
 
Atentamente,

 
LEYDY MILENA VEGA ROMERO

mailto:aperdomo@cisa.gov.co
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TP. 270.695 C. S. de la J.
CC. 37.948.354
Apoderada CISA S.A.
 
 
 
 
De: juridico.bogota@totaldatos.com <juridico.bogota@totaldatos.com>
Enviado el: jueves, 8 de junio de 2023 11:32 a. m.
Para: Alexander Perdomo Duque <aperdomo@cisa.gov.co>
CC: juridico.bogota@totaldatos.com
Asunto: solicitud de liquidación de crédito y nueva cesión con escrituras con facultades actualizadas para radicación..
 
Buenos días Dr.:
 
Acudo a sus amables diligencias a fin de que se me aporte liquidación del crédito del siguiente cliente:
 
TEMIS: 243561
NOMBRE: LAVANDERIA PREMIER S.A.S
CC.: 800183487
JUZGADO: JUZGADO 001 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
 
Por otra parte, solicito se remita nuevamente cesión del siguiente cliente:
 
TEMIS: 243447
NOMBRE: ALVAREZ MUÑOZ SERGIO MARIO
CC.: 71722262
JUZGADO: 2 PROMISCUO MUNICIPAL EL CERRITO
PROCESO No. 76248408900220170040500
 
 
 
Sin otro particular
 
 
 
Atentamente,

 
LEYDY MILENA VEGA ROMERO
TP. 270.695 C. S. de la J.
CC. 37.948.354
Apoderada CISA S.A.
 
 
 
 
El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad exclusiva de CENTRAL DE INVERSIONES S.A., son ú nicamente para el uso del destinatario y pueden
contener informació n que no es de cará cter pú blico de uso privilegiado o confidencial. Si usted no es el destinatario intencional se le informa que cualquier uso,
difusió n, distribució n o copiado de esta comunicació n está  terminantemente prohibido. Cualquier revisió n, diseminació n o uso del mismo, así como cualquier
acció n que se tome respecto a la informació n contenida, por personas o entidades diferentes al propó sito original de la misma, es ilegal. Así mismo, las
opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opinió n oficial de CENTRAL DE INVERSIONES S.A.
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LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO 

Deudor: NIT 800183487

Obligación: INSTRUCCIÓN

CAPITAL: 120,231,350.00

Bancario Corriente
DESDE HASTA Tasa Efectiva Efectiva     Anual 1.5 Nominal Mensual DÍAS INTERESES

08-mar-19 31-mar-19 19.37% 29.06% 2.15% 24 2,066,365.11           
01-abr-19 30-abr-19 19.32% 28.98% 2.14% 30 2,577,007.03           
01-may-19 31-may-19 19.34% 29.01% 2.15% 31 2,665,366.72           
01-jun-19 30-jun-19 19.30% 28.95% 2.14% 30 2,574,626.40           
01-jul-19 31-jul-19 19.28% 28.92% 2.14% 31 2,657,986.77           

01-ago-19 31-ago-19 19.32% 28.98% 2.14% 31 2,662,907.26           
01-sep-19 30-sep-19 19.32% 28.98% 2.14% 30 2,577,007.03           
01-oct-19 31-oct-19 19.10% 28.65% 2.12% 31 2,635,818.54           
01-nov-19 30-nov-19 19.03% 28.55% 2.11% 30 2,542,438.11           
01-dic-19 31-dic-19 18.91% 28.37% 2.10% 31 2,612,372.43           
01-ene-20 31-ene-20 18.77% 28.16% 2.09% 31 2,595,065.79           
01-feb-20 29-feb-20 19.06% 28.59% 2.12% 29 2,461,151.87           
01-mar-20 31-mar-20 18.95% 28.43% 2.11% 31 2,617,312.42           
01-abr-20 30-abr-20 18.69% 28.04% 2.08% 30 2,501,772.20           
01-may-20 31-may-20 18.19% 27.29% 2.03% 31 2,523,088.81           
01-jun-20 30-jun-20 18.12% 27.18% 2.02% 30 2,433,262.70           
01-jul-20 31-jul-20 18.12% 27.18% 2.02% 31 2,514,371.46           

01-ago-20 31-ago-20 18.29% 27.44% 2.04% 31 2,535,530.74           
01-sep-20 30-sep-20 18.35% 27.53% 2.05% 30 2,460,957.54           
01-oct-20 31-oct-20 18.09% 27.14% 2.02% 31 2,510,633.43           
01-nov-20 30-nov-20 17.84% 26.76% 2.00% 30 2,399,454.13           
01-dic-20 31-dic-20 17.46% 26.19% 1.96% 31 2,431,853.34           
01-ene-21 31-ene-21 17.32% 25.98% 1.94% 31 2,414,273.24           
01-feb-21 28-feb-21 17.54% 26.31% 1.97% 28 2,205,575.43           
01-mar-21 31-mar-21 17.41% 26.12% 1.95% 31 2,425,577.81           
01-abr-21 30-abr-21 17.31% 25.97% 1.94% 30 2,335,177.24           
01-may-21 31-may-21 17.22% 25.83% 1.93% 31 2,401,699.56           
01-jun-21 30-jun-21 17.21% 25.82% 1.93% 30 2,323,007.85           
01-jul-21 31-jul-21 17.18% 25.77% 1.93% 31 2,396,666.25           

01-ago-21 31-ago-21 17.24% 25.86% 1.94% 31 2,404,215.40           
01-sep-21 30-sep-21 17.19% 25.79% 1.93% 30 2,320,572.37           
01-oct-21 31-oct-21 17.08% 25.62% 1.92% 31 2,384,073.32           
01-nov-21 30-nov-21 17.27% 25.91% 1.94% 30 2,330,311.08           
01-dic-21 31-dic-21 17.46% 26.19% 1.96% 31 2,431,853.34           
01-ene-22 31-ene-22 17.66% 26.49% 1.98% 31 2,456,921.31           
01-feb-22 28-feb-22 18.30% 27.45% 2.04% 28 2,291,279.92           
01-mar-22 31-mar-22 18.47% 27.71% 2.06% 31 2,557,892.44           
01-abr-22 30-abr-22 19.05% 28.58% 2.12% 30 2,544,825.61           
01-may-22 31-may-22 19.71% 29.57% 2.18% 31 2,710,772.42           
01-jun-22 30-jun-22 20.40% 30.60% 2.25% 30 2,704,813.25           
01-jul-22 31-jul-22 21.28% 31.92% 2.34% 31 2,901,477.71           

01-ago-22 31-ago-22 22.21% 33.32% 2.43% 31 3,012,976.60           
01-sep-22 30-sep-22 23.50% 35.25% 2.55% 30 3,063,753.55           
01-oct-22 31-oct-22 24.61% 36.92% 2.65% 31 3,295,848.88           
01-nov-22 30-nov-22 25.78% 38.67% 2.76% 30 3,320,598.76           
01-dic-22 31-dic-22 27.64% 41.46% 2.93% 31 3,643,393.97           
01-ene-23 31-ene-23 28.84% 43.26% 3.04% 31 3,778,212.28           
01-feb-23 28-feb-23 30.18% 45.27% 3.16% 28 3,546,910.35           
01-mar-23 31-mar-23 30.84% 46.26% 3.22% 31 3,999,496.59           
01-abr-23 30-abr-23 31.39% 47.09% 3.27% 30 3,928,664.78           
01-may-23 31-may-23 30.27% 45.41% 3.17% 31 3,936,857.66           
01-jun-23 30-jun-23 29.76% 44.64% 3.12% 30 3,755,347.21           
01-jul-23 31-jul-23 29.36% 44.04% 3.09% 31 3,836,151.89           

01-ago-23 31-ago-23 28.75% 43.13% 3.03% 31 3,768,154.92           
01-sep-23 30-sep-23 28.03% 42.05% 2.97% 30 3,568,433.77           
01-oct-23 31-oct-23 26.53% 39.80% 2.83% 31 3,517,279.61           
01-nov-23 30-nov-23 25.52% 38.28% 2.74% 30 3,291,604.58           

1,729 159,361,020.78       

120,231,350.00       

Elaboró: Hans Luengas Otálora

Bogotá, 30 de noviembre de 2023

LAVANDERIA PREMIER S.A.S.

F.N.G. 610105812 HOMOLOGADO CISA 10688000744

TOTAL: CAPITAL+INTERESES: $279,592,370.78

VIGENCIA Máxima Autorizada LIQUIDACIÓN

Total Intereses Moratorios

Capital
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