£ " Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% i Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las siete 07:00 A.M., de hoy 27_de mayo 2021, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia de Cali
y por el término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo
110 del CGP.

A las siete 07:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucion de Sentencia
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Codigo General del Proceso, los tres
(3) dias de término de traslado de la liquidacion del crédito presentada el dia 21 de
abril de 2021, visible en cuaderno principal ID 18.
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21/4/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

RV: LIQUIDACION CREDITO Y SOLICITUD REMATE

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mié 21/04/2021 7:58
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= Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%-" Consejo Superior de la Judicatura de Senlencias SIGCI“A
v Repuablica de Calombia Calii - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo,

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,

JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas (@0

, icontec
Teléfonos: (2) 889 1593
Correo electrénico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-8C5780-178

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j0lejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 20 de abril de 2021 15:46

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali

<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Asunto: RV: LIQUIDACION CREDITO Y SOLICITUD REMATE

https://outlook office365.com/mail/inbox/id/AAQKAGE 1IN D lyYj VKLIWQ4ND tND 1zM CO5ZWMSLT YXN GJjMjYWMDZjZg AQAPr0s YWOIF F Og tRKalLzD18%3D 12



21/4/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

De: RAMIRO VALENCIA <ramiva45@yahoo.com>

Enviado: martes, 20 de abril de 2021 15:31

Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j0lejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: LIQUIDACION CREDITO Y SOLICITUD REMATE

Cali, abril 20 de 2021

Sefior(a)

JUEZ 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI DE EJECUCION DE SENTENCIAS
REF. PROCESO EJECUTIVO SINGULAR

DEMANDANTE: OSCAR TULIO VALENCIA LOPEZ

DEMANDADO: ALIANZA CONSTRUCTOR SAS. Y OTRO

RAD. 76001-3103-015-2017-000264-00

RAMIRO VALENCIA LOPEZ, abogado con T.P. No. 10.588 del C.S. de la J. en mi condicion de apoderado de la
parte demandante en el proceso de la referencia, con el debido respeto le envio en memorial adjunto la
liquidacion del credito, y solicitud de fijacion de fecha de remate.

Atentamente,

RAMIRO VALENCIA LOPEZ
C.C. No. 14.930.760

https://outlook office365.com/mail/inbox/id/AAQKAGE 1IN D lyYj VKLIWQ4ND tND 1zM CO5ZWMSLT YXN GJjMjYWMDZjZg AQAPr0s YWOIF F Og tRKalLzD18%3D 22



JUEZ 12 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIONES

REF. PROCESO EJECUTIVO
DEMANDANTE: OSCAR TULIO VALENCIA LOPEZ

DEMANDADQOS: CARLOS FARNEY VALENCIA Y OTROS
RAD. 2017 — 264 (ORIGEN 15 CIVIL CTO)

RAMIRO VALENCIA LOPEZ, abogado con T.P No. 10.588 del C.S. de la J. con el debido respeto

presento la liquidacion del crédito.

DIAS

TOTAL

CAPITAL MES INTERES MENSUAL
$205.000.000 | JUNIO 2017 2,79 13 $3.241.050 ]
$205.000.000 JULIO 2017 2,74 31 $5.617.700 |
$205.000.000 AGOSTO 2017 2,68 31 $5.494.000 |
$205.000.000 SEPTIEMBRE/17 | 2,64 30 | $5.412.000 ]
$205.000.000 OCTUBRE2017 | 2,62 31 $5.371.000
$205.000.000 NOVIEMBRE/17 2.59 30 $5.309.500
$205.000.000 DICIEMBRE/17 2,58 31 $5.289.000
$205.000.000 ENERO 2018 2,58 31 $ 5.289.000
$205.000.000 FEBRERO 2018 2,62 28 $5.371.000
$205.000.000 MARZO 2018 2,58 31 $5.289.000
$205.000.000 ABRIL 2018 2,56 30 $5.248.000
$205.000.000 MAYO 2018 2,55 31 $5.227.500
$205.000.000 JUNIO 2018 2,53 30 $5.186.500

| $205.000.000 JULIO 2018 | 2,50 31 | $5.125.000 |

| $205.000.000 AGOSTO 2018 | 2,49 31 | $5.104.500 |
$205.000.000 SEPTIEMBRE/18 2,47 30 $5.063.500
$205.000.000 OCTUBRE 2018 2,45 31 $5.022.500
$205.000.000 NOVIEMBRE/18 2,43 30 $4.981.500
$205.000.000 DICIEMBRE /18 2,42 31 $4.961.100
$205.000.000 ENERO 2019 2,39 31 $4.899.500
$205.000.000 FEBRERO 2019 2,46 28 $5.043.300
$205.000.000 MARZO 2019 2,42 31 $4.961.100
$205.000.000 ABRIL 2019 2,41 30 $4.940.500
$205.000.000 | MAYO 2019 | 241 31 | $4.940.500

| $205.000.000 | JUNIO 2019 | 241 30 $4.940.500
$205.000.000 JULIO 2019 2,41 31 $4.940.500
$205.000.000 AGOSTO 2019 2,41 31 $4.940.500
$205.000.000 SEPTIEMBRE/19 2,41 30 $4.940.500
$205.000.000 OCTUBRE 2019 2,38 31 $4.879.000
$205.000.000 NOVIEMBRE/19 2,38 30 $4.879.000
$205.000.000 DICIEMBRE/19 2,38 31 $4.879.000
$205.000.000 ENERO 2.020 2,34 31 $4.797.000
$205.000.000 FEBRERO 2.020 2,34 28 $4.332.748

| TOTAL $140.959.698




CAPITAL MES INTERES MENSUAL  DIAS TOTAL

| $205.000.000 | MARZO | 236 | 31 $4.838.000 |
$205.000.000 ABRIL 2,33 30 $4.776.500 |
$205.000.000 MAYO 2,27 31 $4.653.500
$205.000.000 | JUNIO 2,26 30 $4.633.000
$205.000.000 | JuULIO 2,26 31 $4.633.000
$205.000.000 | AGOSTO 2,28 30 $4.674.000

| $205.000.000 | SEPTIEMBRE | 2,29 | 30 | $4.694500 |

| $205.000.000 | OCTUBRE | 2,26 | 31 | $4.633.000 |

| $205.000.000 | NOVIEMBRE | 2,23 | 30 | $4.571.500 |

| $205.000.000 | DICIEMBRE | 2,18 31 $4.469.000 |
$205.000.000 ENERO 2,16 31 $4.428.000 |
$205.000.000 FEBRERO 2,19 28 $4.489.500 |
$205.000.000 MARZO 2,17 31 | $4.448.500 |
$205.000.000 ABRIL | 217 30 | $4.488.500 |

| | | GRANTOTAL | $205.350.198 |

CAPITAL wooovoiveveeveeccesssiineseeers s $205.000.000

INTERESES, sssscsssssrsumssmmsmnedpesmsssserspasssseseostsnasss $205.350.198

TOTAL ADEUDADO...ccoooccvcvrrrrrorrrs oo $410.350.198

.- SOLICITO QUE SE INCLUYAN LAS AGENCIAS EN DERECHO FIJADAS POR EL DESPACHO Y LAS

COSTAS.

--SOLICITO CON TODO RESPETO QUE EL SENOR JUEZ SE SIRVA SENALAR FECHA PARA EL REMATE
DE LOS BIENES EMBARGADOS, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SECUESTRADOS Y

CON AVALIO EN FIRME.

Atentamente,

T.P No. 10.588 C.S. de la J.



