
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 04 de junio 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali 
y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 
110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término del Recurso de Reposición, visible en cuaderno principal ID 10. 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER /001-2007-00250. 
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RV: MEMORIAL RADICACION 2007-250

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 14/05/2021 11:31

2 archivos adjuntos (12 MB)
PROCESO OLGA LUCIA VELASQUEZ.pdf; RECONOCER PERSONERIA DR FANDIÑO.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,  

 
JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: Gerencia abogado bonilla <gerencia@abogadobonillavargas.com> 
Enviado: viernes, 14 de mayo de 2021 11:23 
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: RV: MEMORIAL RADICACION 2007-250
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Buenos días,
Juzgado Primero Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali.
 
Adjunto memorial  
 
Cordialmente,
 
Luis Ernesto Fandiño Flórez
 

De: Gerencia abogado bonilla [mailto:gerencia@abogadobonillavargas.com]  
Enviado el: martes, 20 de abril de 2021 8:53 a. m. 
Para: 'secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co' <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: MEMORIAL RADICACION 2007-250
 
Buenos días,
Juzgado Primero Civil Circuito de Ejecución de Sentencias de Cali.
 
Adjunto memorial  
 
Cordialmente,
 
Luis Ernesto Fandiño Flórez
 



 LUIS ERNESTO FANDIÑO FLOREZ 

Abogado 
 

Carrera 5 # 10 – 63 Oficina 528 Edificio Colseguros 
Teléfono celular 316 757 2866 

Correo electrónico: luisfanflo@hotmail.com 
Santiago de Cali - Colombia 

 

  
Señor 
JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI  
E.                       S.                          D.  
 
REFERENCIA   : PROCESO EJECUTIVO DE MAYOR CUANTIA  
DEMANDANTE: BANCO DE BOGOTA  
 
DEMANDADOS: JUAN CARLOS VELASQUEZ, OLGA LUCIA VELASQUEZ Y OTROS. 
 
JUZGADO ORIGEN: 01 CIVIL CIRCUITO DE CALI 
 
RADICACION  :  2007-250 
 
LUIS ERNESTO FANDIÑO FLOREZ, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con la 
C.C.5’711.437 expedida en Puente Nacional Santander, abogado en ejercicio con T.P.14.212 
C.S.J., por medio del presente escrito, me permito solicitar al Despacho me conceda el 
recurso de reposición del auto 1112 de fecha 26 de abril de 2021, en donde precisa que el 
señor ALFONSO VELASCO ARTURO, no es parte en el proceso que se adelanta contra los 
demandados JUAN CARLOS VELASQUEZ, OLGA LUCIA VELASQUEZ Y OTROS. 
 
El señor Juez, no examino el expediente en donde a folio 18,19 y 20, del cuaderno de 
acumulación el Juez Primero Civil del circuito de Cali Libra mandamiento de pago auto 532 
del 09 de julio de 2012, a favor de ALFONSO VELASCO ARTURO. 
 
(Aporto mandamiento de pago a 3 folios) 
 
Para su conocimiento señor Juez, también es cierto que todos los demandantes identificados 
como Banco de Bogota, en su condición de acreedor hipotecario LUIS EDUARDO QUIROGA, 
LUZ ANGELA YUSTI, ELMER CARVAJAL MONTES, todos cedieron los derechos litigiosos a favor 
de ALFONSO VELASCO ARTURO. 
 
Quedando este como único demandante dentro del proceso. 
 
Esa es la razón del memorial presentado el 20 de abril de 2021, poniendo en conocimiento al 
señor Juez de la nueva situación jurídica que surge a raíz de la compra de estos derechos por 
el señor ALFONSO VELASCO ARTURO. 
 
Mi petición es que se tenga en cuenta los memoriales de cesión que se presentaron al 
Despacho junto con el memorial pidiéndole al señor Juez, que se me reconozca personería 
jurídica para actuar como apoderado del señor ALFONSO VELASCO ARTURO. 
 
Nuevamente señor Juez, le envío anexo a este memorial las cesiones firmadas y autenticadas 
por cada uno de los acreedores reconocidos dentro del proceso, para que se valoren y se 
reconozca al señor ALFONO VELASCO ARTURO, como único demandante en el proceso.  
 
 
 
 
 



 LUIS ERNESTO FANDIÑO FLOREZ 

Abogado 
 

Carrera 5 # 10 – 63 Oficina 528 Edificio Colseguros 
Teléfono celular 316 757 2866 

Correo electrónico: luisfanflo@hotmail.com 
Santiago de Cali - Colombia 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 









































































 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 04 de junio de 2021, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada por la parte 
actora, visible en la carpeta del cuaderno principal, ID 04. 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER /009-2019-00168. 



20/5/2021 Correo: Jheyson Smith Rosero Coral - Outlook

https://outlook.office365.com/mail/inbox/id/AAQkAGE1NDIyYjVkLWQ4NDItNDIzMC05ZWM5LTYxNGJjMjYwMDZjZgAQAEdQufM%2BOSxKqe%2BtS… 1/2

RV: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO 2019/168

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 20/05/2021 17:19

1 archivos adjuntos (189 KB)
LIQUIDACION DE CREDITO ACTUALIZADA.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,  

 
PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: hugo alberto <hugoalbert01@hotmail.com> 
Enviado: jueves, 20 de mayo de 2021 15:10 
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: MEMORIAL LIQUIDACION DEL CREDITO 2019/168
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Buenas tardes,

Por medio del presente adjunto memorial de liquidación del crédito dentro del proceso de la referencia.

Atentamente,

HUGO ALBERTO BOLAÑOS BEJARANO
C.C 14.959.486
T.P 22.556 C.S.J
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Santiago de Cali, Mayo 19 de 2021. 

Señor: 

JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE CALI 

E.S.D 

 

REFERENCIA: Proceso Ejecutivo para Hacer Efectiva la Garantía Real 

DEMANDANTE: Luis Eduardo Puerta Botero 

DEMANDADO: Lacides Ossiris Pinzón 

RADICACIÓN: 2019-168 

JUZGADO DE ORIGEN: 9 Civil de Circuito  

 

En mi calidad de apoderado del señor LUIS EDUARDO PUERTA BOTERO, presento a 

usted liquidación del crédito, de conformidad con el artículo 446 del Código General del 

Proceso. 

1. CAPITAL (Pagaré No. 1 )  ………………………………….... ...$ 15.000.000 

Intereses moratorios (16/12/2018 a 16/05/2021) …………………. $9.301.500  

 

2. CAPITAL (Pagaré No. 2 )  …………………………………….. $ 35.000.000 

Intereses moratorios (16/12/2018 a 16/05/2021) …………………. $ 21.703.500 

 

3. CAPITAL (Pagaré No. 4 )  …………………………………….. $ 50.000.000 

Intereses moratorios (16/12/2018 a 16/05/2021) …………………. $ 31.005.000 

 

Capital:                                    $100.000.000 

Intereses Moratorios:             $ 62.010.000 

 

TOTAL:                                                                                           $162.010.000 

 

Son Ciento Sesenta y Dos Millones Diez Mil Pesos ($162.010.000) m/cte 
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Anexo tablas de liquidación de intereses de plazo y moratorios. 

Atentamente, 

 

 

 

HUGO ALBERTO BOLAÑOS BEJARANO 

CC. No. 14.959.486 de Cali 

T.P 22.556 del C.S.J 
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LIQUIDACION INTERESES MORATORIOS 

LACIDES OSSIRIS PINZON 

PAGARÉ No. 1 $15.000.000 

 

DIA MES AÑO 
% INTERESES DE 

MORA VALOR 

16 
DICIEMBRE 

2018 2,42  $ 322.500  

16 
ENERO 

2019 2,39  $ 319.500  

16 
FEBRERO 

2019 2,46  $ 327.000  

16 
MARZO 

2019 2,42  $ 322.500  

16 
ABRIL 

2019 2,24  $ 321.000  

16 
MAYO 

2019 2,25  $ 322.500  

16 
JUNIO 

2019 2,41  $ 321.000  

16 
JULIO 

2019 2,24  $ 321.000  

16 
AGOSTO 

2019 2,24  $ 321.000  

16 
SEPTIEMBRE 

2019 2,41  $ 321.000  

16 
OCTUBRE 

2019 2.22  $ 318.000  

16 
NOVIEMBRE 

2019 2,37  $ 316.500  

16 
DICIEMBRE 

2019 2,39  $ 315.000  

16 
ENERO 

2020 2,34  $ 313.500  

16 
FEBRERO 

2020 2,38  $ 318.000  

16 
MARZO 

2020 2,36  $ 316.500  

16 
ABRIL 

2020 2,41  $ 312.000  

16 
MAYO 

2020 2,27  $ 304.500  

16 
JUNIO 

2020 2,26  $ 303.000  

16 
JULIO 

2020 2,26  $ 303.000  

16 
AGOSTO 

2020 2,28  $ 306.000  

16 
SEPTIEMBRE 

2020 2,29  $ 307.500  
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16 
OCTUBRE 

2020 2,26  $ 303.000  

16 
NOVIEMBRE 

2020 2,23  $ 294.000  

16 
DICIEMBRE 

2020 2,18  $ 294.000  

16 
ENERO 

2021 2,1  $ 291.000  

16 FEBRERO 2021 1,96  $ 294.000  

16 MARZO 2021 1,95  $ 292.500  

16 ABRIL 2021 1,94  $ 291.000  

16 MAYO 2021 1,93 $289.500 

TOTAL  
$9.301.500  
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LIQUIDACION INTERESES MORATORIOS 

LACIDES OSSIRIS PINZON 

PAGARÉ No. 2 $35.000.000 

 

DIA MES AÑO 
% INTERESES DE 

MORA VALOR 

16 
DICIEMBRE 

2018 2,42  $ 752.500  

16 
ENERO 

2019 2,39  $ 745.500  

16 
FEBRERO 

2019 2,46  $ 763.000  

16 
MARZO 

2019 2,42  $ 752.500  

16 
ABRIL 

2019 2,24  $ 749.000  

16 
MAYO 

2019 2,25  $ 752.500  

16 
JUNIO 

2019 2,41  $ 749.000  

16 
JULIO 

2019 2,24  $ 749.000  

16 
AGOSTO 

2019 2,24  $ 749.000  

16 
SEPTIEMBRE 

2019 2,41  $ 749.000  

16 
OCTUBRE 

2019 2.22  $ 742.000  

16 
NOVIEMBRE 

2019 2,37  $ 738.500  

16 
DICIEMBRE 

2019 2,39  $ 735.000  

16 
ENERO 

2020 2,34  $ 731.500  

16 
FEBRERO 

2020 2,38  $ 742.000  

16 
MARZO 

2020 2,36  $ 738.500  

16 
ABRIL 

2020 2,41  $ 728.000  

16 
MAYO 

2020 2,27  $ 710.500  

16 
JUNIO 

2020 2,26  $ 707.000  

16 
JULIO 

2020 2,26  $ 707.000  

16 
AGOSTO 

2020 2,28  $ 714.000  

16 
SEPTIEMBRE 

2020 2,29  $ 717.500  

16 
OCTUBRE 

2020 2,26  $ 707.000  
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16 
NOVIEMBRE 

2020 2,23  $ 686.000  

16 
DICIEMBRE 

2020 2,18  $ 686.000  

16 
ENERO 

2021 2,1  $ 679.000  

16 FEBRERO 2021 1,96  $ 686.000  

16 MARZO 2021 1,95  $ 682.500  

16 ABRIL 2021 1,94  $ 679.000  

16 MAYO 2021 1,93 $675.500 

TOTAL  
$21.703.500  
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INTERESES MORATORIOS 

LACIDES OSSIRIS PINZON 

PAGARÉ No. 4 $50.000.000 

 

DIA MES AÑO 
% INTERESES DE 

MORA VALOR 

16 
DICIEMBRE 

2018 2,42  $ 1.075.000  

16 
ENERO 

2019 2,39  $ 1.065.000  

16 
FEBRERO 

2019 2,46  $ 1.090.000  

16 
MARZO 

2019 2,42  $ 1.075.000  

16 
ABRIL 

2019 2,24  $ 1.070.000  

16 
MAYO 

2019 2,25  $ 1.075.000  

16 
JUNIO 

2019 2,41  $ 1.070.000  

16 
JULIO 

2019 2,24  $ 1.070.000  

16 
AGOSTO 

2019 2,24  $ 1.070.000  

16 
SEPTIEMBRE 

2019 2,41  $ 1.070.000  

16 
OCTUBRE 

2019 2.22  $ 1.060.000  

16 
NOVIEMBRE 

2019 2,37  $ 1.055.000  

16 
DICIEMBRE 

2019 2,39  $ 1.050.000  

16 
ENERO 

2020 2,34  $ 1.045.000  

16 
FEBRERO 

2020 2,38  $ 1.060.000  

16 
MARZO 

2020 2,36  $ 1.055.000  

16 
ABRIL 

2020 2,41  $ 1.040.000  

16 
MAYO 

2020 2,27  $ 1.015.000  

16 
JUNIO 

2020 2,26  $ 1.010.000  

16 
JULIO 

2020 2,26  $ 1.010.000  

16 
AGOSTO 

2020 2,28  $ 1.020.000  

16 
SEPTIEMBRE 

2020 2,29  $ 1.025.000  

16 
OCTUBRE 

2020 2,26  $ 1.010.000  
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16 
NOVIEMBRE 

2020 2,23  $ 980.000  

16 
DICIEMBRE 

2020 2,18  $ 980.000  

16 
ENERO 

2021 2,1  $ 970.000  

16 FEBRERO 2021 1,96  $ 980.000  

16 MARZO 2021 1,95  $ 975.000  

16 ABRIL 2021 1,94  $ 970.000  

16 MAYO 2021 1,93 $965.000 

TOTAL  
$31.005.000  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 04 de junio de 2021, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada por la parte 
actora, visible en ID 01 y 02 de la carpeta de memoriales de la carpeta de origen. 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER /013-2020-00142. 







































 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 04 de junio de 2021, se fija en lugar visible de la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali y por el término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al 
artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la 
Oficina de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia 
de Cali, y para efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres 
(3) días de término de traslado de la liquidación del crédito presentada por la parte 
actora, visible en la carpeta del cuaderno principal, ID 04. 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER /015-2019-00112. 
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RV: MEMORIAL - LIQUIDACION DE CREDITO Y PODER 76001310301520190011200

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Vie 30/04/2021 16:48

2 archivos adjuntos (306 KB)
PODER QUINBERLAB -MARIO CORREA.pdf; memorial y liquidaciones caso quinberlab vs hospital mario correa.pdf;

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG ADO S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente,  

 
JESSICA JULIETH OSORIO FIGUEROA
Asistente Administrativo.
 
 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co  

 

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 16:20 
Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Asunto: Rv: MEMORIAL - LIQUIDACION DE CREDITO Y PODER 76001310301520190011200
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De: Juridica Agreco Solu�ons <juridica@agrecosolu�ons.com> 
Enviado: viernes, 30 de abril de 2021 16:00 
Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co> 
Cc: Coordinación Jurídica AG Colombia Incorp SAS <coorJuridica@ag-incorp.com>; Presidencia AG Incorp
<Presidencia@ag-incorp.com> 
Asunto: MEMORIAL - LIQUIDACION DE CREDITO Y PODER 76001310301520190011200
 
 
Bogotá D.C. 30 de abril de 2021
 
Señor:
JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
E.                          S.                          D.

 
REF: PODER Y LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO.

 
Demandante:           QUINBERLAB S.A.
Demandado:            HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO
Radicado:                 2019-00112
 
MANUEL CAMILO ORTÍZ HERNÁNDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.020.759.723 de
Bogotá D.C., portador de la Tarjeta Profesional No 235.727 expedida por el C. S. de la J., actuando en
mi calidad de apoderado de la Sociedad Comercial QUINBERLAB S.A., identificada con NIT 830070192
- 6, la cual impetró DEMANDA EJECUTIVA DE MAYOR CUANTÍA contra el HOSPITAL
DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO, identificado con NIT 890.399.047-8, de acuerdo al
poder conferido a mí. Me permito remitir a su Despacho liquidación de crédito conforme requerimiento
emitido por su parte el día 06 de abril de la presente anualidad.
 

           Manuel Camilo Ortiz
           Director Jurídico
           Av. Carrera 9 # 115- 06/30 Piso 17
           Bogotá D.C. – Colombia
           Office +57 1-639 83 42 / 794 30 25
           Mobile 57 1 321 452 65 50
           juridica@ag-incorp.com
 
AVISO LEGAL: Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la
opinión oficial de AG COLOMBIA INCORP. S.A.S. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el
correo o cualquier anexo a él, razón por la cual AG COLOMBIA INCORP. S.A.S. no aceptará responsabilidad alguna por
daños causados por cualquier virus transmitido en este correo. La información contenida en este mensaje y en los archivos
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electrónicos adjuntos es confidencial y reservada, conforme a lo previsto en la Constitución y en la Ley, y está dirigida
exclusivamente a su destinatario, sin la intención de que sea revelada o divulgada a otras personas. El acceso al contenido de
esta comunicación por cualquier otra persona diferente al destinatario no está autorizado por AG COLOMBIA INCORP.
S.A.S. y está sancionado de acuerdo con las normas legales aplicables. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya,
intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de que llegue a su destinatario, estará sujeto a las sanciones penales
correspondientes. Igualmente, incurrirá en sanciones penales el que, en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro,
divulgue o emplee la información contenida en esta comunicación. En particular, los servidores públicos que reciban este
mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en él contenida y, en general, a cumplir
con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos en el régimen disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le
solicitamos enviarlo de vuelta a AG COLOMBIA INCORP. S.A.S. a la dirección de correo electrónico que se lo envió y
borrarlo de sus archivos electrónicos o destruirlo.
 



 

Bogotá D.C. 30 de abril de 2021 

 

Señor: 

JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE 

CALI 

E.   S.   D. 

 

REF: LIQUIDACIÓN DE CRÉDITO.  

 

Demandante: QUINBERLAB S.A. 

Demandado:            HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO 

Radicado:   2019-00112 

 

MANUEL CAMILO ORTÍZ HERNÁNDEZ, identificado con Cédula de Ciudadanía No 

1.020.759.723 de Bogotá D.C., portador de la Tarjeta Profesional No 235.727 expedida por 

el C. S. de la J., actuando en mi calidad de apoderado de la Sociedad Comercial 

QUINBERLAB S.A., identificada con NIT 830070192 - 6, la cual impetró DEMANDA 

EJECUTIVA DE MAYOR CUANTÍA contra el HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO 

CORREA RENGIFO, identificado con NIT 890.399.047-8, de acuerdo al poder conferido a 

mí. Me permito remitir a su Despacho liquidación de crédito conforme requerimiento emitido 

por su parte el día 06 de abril de la presente anualidad.  

 

Al respecto, informo que mi correo de notificación corresponde a 

juridica@agrecosolutions.com y número de contacto: 3214526550 

 

Cordialmente, 

 

 

____________________________________ 

MANUEL CAMILO ORTÍZ HERNÁNDEZ 

C.C. 1.020.759.723 de Bogotá D.C. 

T.P. 235.727 del C. S. de la J. 



FACTURA FECHA DE VENCIMIENTO CAPITAL
 INTERESES 

MORATORIOS 

78006 25/02/2016 $ 4.550.000 6.312.792$         

81904 04/08/2016 $ 1.901.400 2.410.213$         

83185 15/09/2016 $ 1.301.604 1.607.250$         

85340 25/11/2016 $ 719.309 848.111$            

86369 05/01/2017 $ 3.185.521 3.651.131$         

87129 03/02/2017 $ 819.149 919.577$            

87163 07/02/2017 $ 314.379 351.900$            

87347 15/02/2017 $ 3.366.754 3.746.693$         

93834 01/12/2017 $ 48.918.935 43.152.290$      

94754 16/01/2018 $ 195.040 165.220$            

94779 17/01/2018 $ 2.350.352 1.989.218$         

94809 19/01/2018 $ 12.961.461 10.950.234$      

94842 22/01/2018 $ 2.350.352 1.980.294$         

94888 25/01/2018 $ 390.080 327.774$            

94938 29/01/2018 $ 328.000 274.614$            

95087 06/02/2018 $ 741.784 617.068$            

95222 13/02/2018 $ 3.314.656 2.739.502$         

95408 21/02/2018 $ 1.760.010 1.443.778$         

96123 22/03/2018 $ 4.938.500 3.942.042$         

96233 29/03/2018 $ 79.841.454 63.307.364$      

98148 26/04/2018 $ 74.051.661 57.154.844$      

98281 04/05/2018 $ 7.410.921 5.675.341$         

98326 05/05/2018 $ 47.846.655 36.605.402$      

98541 18/05/2018 $ 409.584 309.355$            

98590 16/10/2018 $ 15.800.094 10.173.156$      

98559 19/05/2018 $ 756.452 570.774$            

98560 19/05/2018 $ 11.635.021 8.779.088$         

$ 332.159.128

270.005.024$    

 $       602.164.152 

 LIQUIDACION DE INTERESES QUINBERLAB S.A. - HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO 

CORREA RENGIFO ESE

VALOR TOTAL CAPITAL

VALOR TOTAL INTERESES A CORTE 29/04/2021
VALOR TOTAL CAPITAL+INTERESES 

MORATORIOS
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SEÑOR 

JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
(REPARTO) 
E.     S.     D.   

 
Demandante: QUINBERLAB S.A. 

Demandado:            HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO 

Radicado:   2019-00112 

 
Asunto:  OTORGAMIENTO PODER   

 
SANDRA MILENA LINARES HERRERA, identificada como aparece al pie de mi firma, en 

mi calidad de representante legal de la empresa AGRECO SOLUTIONS S.A.S cuyo NIT 
901.033.673-7 con domicilio principal en la ciudad de Bogotá D.C. en la Av. Carrera 9 No 
115-06/30, piso 17, Edificio Tierra Firme, actuando conforme poder otorgado por la empresa 

QUINBERLAB S.A. cuyo NIT 800.005.736-7 y que se encuentra anexo al expediente. 
Teniendo en cuenta la renuncia del abogado PAVEL FERNANDO SALGUERO CHITIVA 

radicada ante el Juzgado 15 Civil del Circuito de Cali el 02 de febrero de la presente 
anualidad, a través del presente escrito manifiesto que confiero poder especial amplio y 
suficiente al doctor MANUEL CAMILO ORTIZ HERNANDEZ identificado con Cédula de 

Ciudadanía No. 1.020.759.723 de Bogotá D.C., abogado titulado y portador de la Tarjeta 
Profesional No. 235.727 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura con Notificación 

judicial en la Av. Carrera 9 No 115-06/30, piso 17, Edificio Tierra Firme y correo electrónico 
juridica@agrecosolutions.com. Para que a nombre de la empresa QUINBERLAB S.A. cuyo 
NIT 800.005.736-7, representada legalmente por la señora VIVIANA ANDREA 

QUINTANA PEREA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 52.253.988, continúe y 
lleve hasta su culminación el PROCESO EJECUTIVO que cursa en contra del HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL MARIO CORREA RENGIFO.  

 
Mi apoderado judicial, queda expresamente facultado para transigir, conciliar judicial o 

extrajudicialmente, sustituir, reasumir nuevamente el poder, desistir, interponer recursos en 
primera y segunda instancia, solicitar medidas cautelares y en general está facultado para 
ejercer todas las actuaciones que beneficien los intereses de la empresa que represento  

para el  cumplimiento del poder conferido y las demás inherentes al poder de acuerdo al 
Artículo 77 del Código General del Proceso, sin que en momento alguno se endilgue falta 

de poder para actuar.  
 
Sírvase señor juez reconocer personería jurídica al apoderado para que actúe en defensa 

de los derechos de la empresa que represento, con base en las facultades conferidas en el 
mandato inicial.   
 

Del señor juez,  

 
_________________________________________  
SANDRA MILENA LINARES HERRERA 

C.C. 1.014.244.218 de Bogotá D.C.  
AGRECO SOLUTIONS S.A.S. 
NIT. 901.033.673-7 

Representante Legal  
 
Acepto poder,   

 
 

  
_________________________________________ 
MANUEL CAMILO ORTIZ HERNANDEZ  

C.C. 1.020.759.723 de Bogotá D.C.  
T.P 235.727 expedida por el C. S. de la J.  


