
 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 04 de noviembre de 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal, 
ID 04. 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/ 007-2020-00153. 
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RV: LIQUIDACION DEL CREDITO. PROCESO 76001310300720200015300

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 26/10/2021 15:29

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 




PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 


 

De: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Enviado: martes, 26 de octubre de 2021 15:00

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: RV: LIQUIDACION DEL CREDITO. PROCESO 76001310300720200015300
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De: SONIA VASQUEZ ZAPATA <soniavasquezzapata@gmail.com>

Enviado: martes, 26 de octubre de 2021 14:56

Para: Juzgado 01 Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Valle Del Cauca - Cali
<j01ejecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; brokeralejandrogiraldo@gmail.com
<brokeralejandrogiraldo@gmail.com>
Asunto: LIQUIDACION DEL CREDITO. PROCESO 76001310300720200015300
 
Buenas tardes.

Actuando como apoderada del señor MAX LEONARDO SEIDEL QUINTERO, en calidad
de  parte demandante, remito liquidación del crédito hasta Octubre 31 de 2021, de
conformidad con lo establecido en el  artículo  446 C.G.P. 

Atentamente, 

SONIA VASQUEZ ZAPATA
C.C. No. 31.202.330
T.P.  No. 110.225 C.S.J. 







 
 

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 04 de noviembre de 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal, 
ID 18. 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/ 009-2009-00323. 
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RV: PROCESO EJECUTIVO BANCO POPULAR S.A. JULIO EDUARDO CHAPARRO
RADICACION 09-2009-00323

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 12/10/2021 17:02

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 




PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 


 

De: NATALIA CASTAÑO <nataliacastano@legalcorpabogados.com>

Enviado: martes, 12 de octubre de 2021 16:37

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Asunto: PROCESO EJECUTIVO BANCO POPULAR S.A. JULIO EDUARDO CHAPARRO RADICACION 09-2009-00323
 
Señor:
JUEZ 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CALI
E.                     S.                     D.

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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REFERENCIA:          PROCESO EJECUTIVO 
DEMANDANTE:       BANCO POPULAR S.A.
DEMANDADO:       JULIO EDUARDO CHAPARRO Y OTROS
RADICACION:        09-2009-00323
 
 
ASUNTO:                  PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO
 
 
 
Atentamente,
 
 
ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA
C.C. No. 16.604.700 de Cali-Valle
T.P. No. 31.689 del C.S. de la J.
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Señor: 

JUEZ 01 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS CALI 

E.  S.  D. 

 

 

REFERENCIA:          PROCESO EJECUTIVO   

DEMANDANTE:       BANCO POPULAR S.A.  

DEMANDADO:       JULIO EDUARDO CHAPARRO EU Y OTROS  

RADICACION:        09-2009-00323 

 

 

ASUNTO:           PRESENTACIÓN LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO 

 

 

ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA, en mi calidad de apoderada judicial de la parte 

demandante, en atención al auto No. 2137 de fecha 13 de septiembre de 2021, por 

medio del cual el despacho solicita se aclara la liquidación de crédito presentada el 

día 29 de julio de 2021, me permito entonces presentar la liquidación del crédito, de la 

siguiente manera: 

 

SALDO % EFEC % MAX TASA VALOR MORA FECHA

CAPITAL ANUAL MORA NOM MENSUAL VIGENCIA

$38.406.751 20,47% 30,71% 2,26% $866.657 mar-09

$38.406.751 20,28% 30,42% 2,24% $859.513 abr-09

$38.406.751 20,28% 30,42% 2,24% $859.513 may-09

$38.406.751 20,28% 30,42% 2,24% $859.513 jun-09

$38.406.751 18,65% 27,98% 2,08% $797.636 jul-09

$38.406.751 18,65% 27,98% 2,08% $797.636 ago-09

$38.406.751 18,65% 27,98% 2,08% $797.636 sep-09

$38.406.751 17,28% 25,92% 1,94% $744.784 oct-09

$38.406.751 17,28% 25,92% 1,94% $744.784 nov-09

$38.406.751 17,28% 25,92% 1,94% $744.784 dic-09

$38.406.751 16,14% 24,21% 1,82% $700.199 ene-10

$38.406.751 16,14% 24,21% 1,82% $700.199 feb-10

$38.406.751 16,14% 24,21% 1,82% $700.199 mar-10

$38.406.751 15,31% 22,97% 1,74% $667.383 abr-10

$38.406.751 15,31% 22,97% 1,74% $667.383 may-10

$38.406.751 15,31% 22,97% 1,74% $667.383 jun-10

$38.406.751 14,94% 22,41% 1,70% $652.656 jul-10

$38.406.751 14,94% 22,41% 1,70% $652.656 ago-10

$38.406.751 14,94% 22,41% 1,70% $652.656 sep-10

$38.406.751 14,21% 21,32% 1,62% $623.419 oct-10

2/03/2009

$ 38.406.751,00

PAGO REALIZADO POR EL FONDO NACIONAL DE GARANTIAS $ 30.343.249,00

TOTAL CAPITAL ADEUDADO

LIQUIDACIÓN DE CREDITO

  PROYECTADA A OCTUBRE DE 2021

CAPITAL EXIGIBILIDADOBLIGACION

58213017064 68.750.000,00$                         
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$38.406.751 14,21% 21,32% 1,62% $623.419 nov-10

$38.406.751 14,21% 21,32% 1,62% $623.419 dic-10

$38.406.751 15,61% 23,42% 1,77% $679.279 ene-11

$38.406.751 15,61% 23,42% 1,77% $679.279 feb-11

$38.406.751 15,61% 23,42% 1,77% $679.279 mar-11

$38.406.751 17,59% 26,39% 1,97% $756.812 abr-11

$38.406.751 17,59% 26,39% 1,97% $756.812 may-11

$38.406.751 17,59% 26,39% 1,97% $756.812 jun-11

$38.406.751 18,63% 27,95% 2,07% $796.870 jul-11

$38.406.751 18,63% 27,95% 2,07% $796.870 ago-11

$38.406.751 18,63% 27,95% 2,07% $796.870 sep-11

$38.406.751 19,39% 29,09% 2,15% $825.861 oct-11

$38.406.751 19,39% 29,09% 2,15% $825.861 nov-11

$38.406.751 19,39% 29,09% 2,15% $825.861 dic-11

$38.406.751 19,92% 29,88% 2,20% $845.939 ene-12

$38.406.751 19,92% 29,88% 2,20% $845.939 feb-12

$38.406.751 19,92% 29,88% 2,20% $845.939 mar-12

$38.406.751 20,52% 30,78% 2,26% $868.534 abr-12

$38.406.751 20,52% 30,78% 2,26% $868.534 may-12

$38.406.751 20,52% 30,78% 2,26% $868.534 jun-12

$38.406.751 20,86% 31,29% 2,29% $881.275 jul-12

$38.406.751 20,86% 31,29% 2,29% $881.275 ago-12

$38.406.751 20,86% 31,29% 2,29% $881.275 sep-12

$38.406.751 20,89% 31,34% 2,30% $882.397 oct-12

$38.406.751 20,89% 31,34% 2,30% $882.397 nov-12

$38.406.751 20,89% 31,34% 2,30% $882.397 dic-12

$38.406.751 20,75% 31,13% 2,28% $877.158 ene-13

$38.406.751 20,75% 31,13% 2,28% $877.158 feb-13

$38.406.751 20,75% 31,13% 2,28% $877.158 mar-13

$38.406.751 20,83% 31,25% 2,29% $880.153 abr-13

$38.406.751 20,83% 31,25% 2,29% $880.153 may-13

$38.406.751 20,83% 31,25% 2,29% $880.153 jun-13

$38.406.751 20,34% 30,51% 2,24% $861.771 jul-13

$38.406.751 20,34% 30,51% 2,24% $861.771 ago-13

$38.406.751 20,34% 30,51% 2,24% $861.771 sep-13

$38.406.751 19,85% 29,78% 2,20% $843.294 oct-13

$38.406.751 19,85% 29,78% 2,20% $843.294 nov-13

$38.406.751 19,85% 29,78% 2,20% $843.294 dic-13

$38.406.751 19,65% 29,48% 2,18% $835.725 ene-14

$38.406.751 19,65% 29,48% 2,18% $835.725 feb-14

$38.406.751 19,65% 29,48% 2,18% $835.725 mar-14

$38.406.751 19,64% 29,46% 2,17% $835.346 abr-14

$38.406.751 19,64% 29,46% 2,17% $835.346 may-14

$38.406.751 19,64% 29,46% 2,17% $835.346 jun-14  
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$38.406.751 19,33% 29,00% 2,14% $823.580 jul-14

$38.406.751 19,33% 29,00% 2,14% $823.580 ago-14

$38.406.751 19,33% 29,00% 2,14% $823.580 sep-14

$38.406.751 19,17% 28,76% 2,13% $817.493 oct-14

$38.406.751 19,17% 28,76% 2,13% $817.493 nov-14

$38.406.751 19,17% 28,76% 2,13% $817.493 dic-14

$38.406.751 19,21% 28,82% 2,13% $819.016 ene-15

$38.406.751 19,21% 28,82% 2,13% $819.016 feb-15

$38.406.751 19,21% 28,82% 2,13% $819.016 mar-15

$38.406.751 19,37% 29,06% 2,15% $825.101 abr-15

$38.406.751 19,37% 29,06% 2,15% $825.101 may-15

$38.406.751 19,37% 29,06% 2,15% $825.101 jun-15

$38.406.751 19,26% 28,89% 2,14% $820.918 jul-15

$38.406.751 19,26% 28,89% 2,14% $820.918 ago-15

$38.406.751 19,26% 28,89% 2,14% $820.918 sep-15

$38.406.751 19,33% 29,00% 2,14% $823.580 oct-15

$38.406.751 19,33% 29,00% 2,14% $823.580 nov-15

$38.406.751 19,33% 29,00% 2,14% $823.580 dic-15

$38.406.751 19,68% 29,52% 2,18% $836.861 ene-16

$38.406.751 19,68% 29,52% 2,18% $836.861 feb-16

$38.406.751 19,68% 29,52% 2,18% $836.861 mar-16

$38.406.751 20,54% 30,81% 2,26% $869.285 abr-16

$38.406.751 20,54% 30,81% 2,26% $869.285 may-16

$38.406.751 20,54% 30,81% 2,26% $869.285 jun-16

$38.406.751 21,34% 32,01% 2,34% $899.185 jul-16

$38.406.751 21,34% 32,01% 2,34% $899.185 ago-16

$38.406.751 21,34% 32,01% 2,34% $899.185 sep-16

$38.406.751 21,99% 32,99% 2,40% $923.295 oct-16

$38.406.751 21,99% 32,99% 2,40% $923.295 nov-16

$38.406.751 21,99% 32,99% 2,40% $923.295 dic-16

$38.406.751 22,34% 33,51% 2,44% $936.211 ene-17

$38.406.751 22,34% 33,51% 2,44% $936.211 feb-17

$38.406.751 22,34% 33,51% 2,44% $936.211 mar-17

$38.406.751 22,33% 33,50% 2,44% $935.843 abr-17

$38.406.751 22,33% 33,50% 2,44% $935.843 may-17

$38.406.751 22,33% 33,50% 2,44% $935.843 jun-17

$38.406.751 21,98% 32,97% 2,40% $922.926 jul-17

$38.406.751 21,98% 32,97% 2,40% $922.926 ago-17

$38.406.751 21,98% 32,97% 2,40% $922.926 sep-17

$38.406.751 21,15% 31,73% 2,32% $892.106 oct-17

$38.406.751 20,96% 31,44% 2,30% $885.013 nov-17

$38.406.751 20,77% 31,16% 2,29% $877.907 dic-17  
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$38.406.751 20,69% 31,04% 2,28% $874.910 ene-18

$38.406.751 21,01% 31,52% 2,31% $886.881 feb-18

$38.406.751 20,68% 31,02% 2,28% $874.535 mar-18

$38.406.751 20,48% 30,72% 2,26% $867.032 abr-18

$38.406.751 20,44% 30,66% 2,25% $865.530 may-18

$38.406.751 20,28% 30,42% 2,24% $859.513 jun-18

$38.406.751 20,03% 30,05% 2,21% $850.092 jul-18

$38.406.751 19,94% 29,91% 2,20% $846.695 ago-18

$38.406.751 19,81% 29,72% 2,19% $841.781 sep-18

$38.406.751 19,63% 29,45% 2,17% $834.967 oct-18

$38.406.751 19,49% 29,24% 2,16% $829.658 nov-18

$38.406.751 19,40% 29,10% 2,15% $826.240 dic-18

$38.406.751 19,16% 28,74% 2,13% $817.112 ene-19

$38.406.751 19,70% 29,55% 2,18% $837.618 feb-19

$38.406.751 19,37% 29,06% 2,15% $825.101 mar-19

$38.406.751 19,32% 28,98% 2,14% $823.200 abr-19

$38.406.751 19,34% 29,01% 2,15% $823.960 may-19

$38.406.751 19,34% 29,01% 2,15% $823.960 may-19

$38.406.751 19,30% 28,95% 2,14% $822.440 jun-19

$38.406.751 18,28% 27,42% 2,04% $783.439 jul-19

$38.406.751 19,32% 28,98% 2,14% $823.200 ago-19

$38.406.751 19,32% 28,98% 2,14% $823.200 sep-19

$38.406.751 19,10% 28,65% 2,12% $814.826 oct-19

$38.406.751 19,03% 28,55% 2,11% $812.157 nov-19

$38.406.751 18,91% 28,37% 2,10% $807.578 dic-19

$38.406.751 18,77% 28,16% 2,09% $802.228 ene-20

$38.406.751 19,06% 28,59% 2,12% $813.301 feb-20

$38.406.751 18,95% 28,43% 2,11% $809.105 mar-20

$38.406.751 18,19% 27,29% 2,03% $779.977 abr-20

$38.406.751 18,19% 27,29% 2,03% $779.977 may-20

$38.406.751 18,12% 27,18% 2,02% $777.282 jun-20

$38.406.751 18,12% 27,18% 2,02% $777.282 jul-20

$38.406.751 18,29% 27,44% 2,04% $783.824 ago-20

$38.406.751 18,35% 27,53% 2,05% $786.129 sep-20

$38.406.751 18,09% 27,14% 2,02% $776.127 oct-20

$38.406.751 17,84% 26,76% 2,00% $766.483 nov-20

$38.406.751 17,46% 26,19% 1,96% $751.773 dic-20  
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$38.406.751 17,32% 25,98% 1,94% $746.338 ene-21

$38.406.751 17,54% 26,31% 1,97% $754.875 feb-21

$38.406.751 17,41% 26,12% 1,95% $749.833 mar-21

$38.406.751 17,31% 25,97% 1,94% $745.950 abr-21

$38.406.751 17,22% 25,83% 1,93% $742.451 may-21

$38.406.751 17,21% 25,82% 1,93% $742.063 jun-21

$38.406.751 17,18% 25,77% 1,93% $740.896 jul-21

$38.406.751 17,24% 25,86% 1,94% $743.229 ago-21

$38.406.751 17,19% 25,79% 1,93% $741.285 sep-21

$38.406.751 17,08% 25,62% 1,92% $737.003 oct-21

TOTAL $125.172.610

$38.406.751

$2.749.142

$166.328.503

Capital Adeudado

Intereses Corrientes

TOTAL LIQUIDACIÓN DE CREDITO

Total Intereses de Mora $125.172.610

 
 

 

Los intereses moratorios se liquidaron conforme lo dispone el art. 884 del C. de. Co. 

Reformado por la Ley 510/99, a las siguientes tasas que corresponden mes a mes de 

acuerdo a la certificación expedida por la Superfinanciera de Colombia.  

 

 

Atentamente, 

 

 
 
 

ADOLFO RODRIGUEZ GANTIVA 

C.C.  16.604.700 de Cali.    

T.P. 31.689 del C.S. de la J.  
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OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI  

 
 
 

 

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO  
 
 
 
A las siete 07:00 A.M., de hoy 04 de noviembre de 2021, se fija en lugar visible de la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali y por el 
término de un (1) día la lista con la constancia de conformidad al artículo 110 del CGP. 
 
 
 
A las siete 07:00 A.M. del día siguiente al de esta fijación empiezan a correr en la Oficina 
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecución de Sentencia de Cali, y para 
efectos de lo establecido en el Código General del Proceso, los tres (3) días de término de 
traslado de la liquidación del crédito presentada, visible en la carpeta del cuaderno principal, 
ID 04. 
 
 
 
 
 
 

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XER/ 019-2020-00118 
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RV: 19-2020-00118/ Aporta liquidación de crédito actualizada

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Mar 26/10/2021 14:06

 
 

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZG​ADO​S CIVILES DEL CIRCUITO  
DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 

 

Atento saludo.

 
Remito para respectivo registro.  

Cordialmente, 




PAOLA ANDREA VALENZUELA GARZÓN
Asistente Administrativo.


 

Calle 8 No. 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas 
Teléfonos: (2) 889 1593 
Correo electrónico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co 


 

De: Gesco Asesores <gescoasesores@yahoo.es>

Enviado: martes, 26 de octubre de 2021 11:20

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: gescoasesores <gescoasesores@yahoo.es>

Asunto: 19-2020-00118/ Aporta liquidación de crédito actualizada
 
Santiago de Cali, Octubre 26 de 2.021
 
Señor

mailto:oecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co
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JUEZ 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI
E.              S.                D.


REF. Proceso EJECUTIVO

DEMANDANTE: MARIOS SUAREZ MELO

DEMANDADOS: MARIA CLAUDIA FERNANDEZ ROJAS, JAIRO JARAMILLO MARI,
HUGO FERNANDEZ ROJAS, INTERCONEXION TOTAL S.A.S y MUNDO CELULAR
COMUNICACIONES S.A.S
RAD. 19-2020-00118

 
 
Cordial Saludo,
 
Por medio de la presente me permito remitir en archivo adjunto memorial
dentro del proceso de la referencia.
 
Solicito por favor dar acuso de recibo.
 
Atentamente,


MANUEL BARONA CASTAÑO
ABOGADO-MAGISTER EN DERECHO COMERCIAL E INVERSIONES-UNIVERSIDAD
HEIDELBERG (ALEMANIA)
GESCO ASESORES
CARRERA 6 # 11-67 PISO 3 CALI-COLOMBIA
TELEFONOS 8805882-3113725245
 



 

 
CARRERA 6 # 11-67 PISO 3 

TELEFONOS 8805882-3113725245 
E mail: GESCOASESORES@YAHOO.ES 

CALI-COLOMBIA 
www.gescoabogados.com 

 
 

 

Santiago de Cali, Octubre 26 de 2.021 

 

Señor 

JUEZ 1 CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI 
E.              S.                D. 

 

REF. Proceso EJECUTIVO 

DEMANDANTE: MARIOS SUAREZ MELO 

DEMANDADOS: MARIA CLAUDIA FERNANDEZ ROJAS, JAIRO JARAMILLO MARI, 

HUGO FERNANDEZ ROJAS, INTERCONEXION TOTAL S.A.S y MUNDO CELULAR 

COMUNICACIONES S.A.S 

RAD. 19-2020-00118 

MANUEL BARONA CASTAÑO, de condiciones civiles conocidas dentro 

del proceso de la referencia, en mi calidad de Apoderado de la parte 

demandante, por medio del presente escrito me permito presentar en 

documento anexo liquidación del crédito actualizado conforme a lo 

establecido por el Art.446 del C.G.P.  

 

Del Señor Juez, 

 

Atentamente, 

 

 
 

MANUEL BARONA CASTAÑO  

C.C 94.310.141 de Palmira 

T.P 96.437 C.S.J  
 

  



 

 
CARRERA 6 # 11-67 PISO 3 

TELEFONOS 8805882-3113725245 
E mail: GESCOASESORES@YAHOO.ES 

CALI-COLOMBIA 
www.gescoabogados.com 

 
 

 

 

LIQUIDACIÓN PAGARÉ NO. 001 
Intereses de Mora sobre el Capital 
Inicial    

CAPITAL    $     200.000.000,00 

       

Desde Hasta Dias Tasa Mensual(%)   

2/05/2020 31/05/2020 30 2,03 $          4.060.000,00 

1/06/2020 30/06/2020 30 2,02 $          4.040.000,00 

1/07/2020 31/07/2020 31 2,02 $          4.174.666,67 

1/08/2020 31/08/2020 31 2,03 $          4.195.333,33 

1/09/2020 30/09/2020 30 2,05 $          4.100.000,00 

1/10/2020 31/10/2020 31 2,02 $          4.174.666,67 

1/11/2020 30/11/2020 30 2,00 $          4.000.000,00 

1/12/2020 31/12/2020 31 1,96 $          4.050.666,67 

1/01/2021 31/01/2021 31 1,94 $          4.009.333,33 

1/02/2021 28/02/2021 28 1,97 $          3.677.333,33 

1/03/2021 31/03/2021 31 1,95 $          4.030.000,00 

1/04/2021 30/04/2021 30 1,94 $          3.880.000,00 

1/05/2021 31/05/2021 31 1,93 $          3.988.666,67 

1/06/2021 30/06/2021 30 1,93 $          3.860.000,00 

1/07/2021 31/07/2021 31 1,93 $          3.988.666,67 

1/08/2021 31/08/2021 31 1,94 $          4.009.333,33 

1/09/2021 30/09/2021 30 1,93 $          3.860.000,00 

1/10/2021 31/10/2021 31 1,92 $          3.968.000,00 

    Total Intereses de Mora $       72.066.666,67 

    Subtotal $     272.066.666,67 

    

Honorarios (Cláusula 4ta del 
pagaré base de ejecución) $       40.000.000,00 

    GRAN TOTAL DE OBLIGACION  $   312.066.666,67  

          

 


