£ " Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
% i Consejo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
u Reptblica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

FIJADO EN LISTA DE TRASLADO

A las ocho 08:00 A.M., de hoy 24 de febrero de 2022, se fija en lugar visible de la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali y por el
término de un (1) dia la lista con la constancia de conformidad al articulo 110 del C.G.P.

A las ocho 08:00 A.M. del dia siguiente al de esta fijacion empiezan a correr en la Oficina
de Apoyo para los Juzgados Civiles del Circuito de Ejecucién de Sentencia de Cali, y para
efectos de lo establecido en el Codigo General del Proceso, los tres (3) dias de término de
traslado de la liquidacién del crédito presentada, visible en la carpeta del principal, ID 10.
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10/2/22, 13:49 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

RV: RAD. 07- 2021-00018-00 EJECUTIVO DE BANCOLOMBIA - FNG VS AKERMOS SASS Y
DAVID RAMIREZ LASSO - MEMORIAL APORTANDO LIQUIDACION DE CREDITO DE FNG .
SOLICITUD DE EXPEDIENTE DIGITAL

Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Jue 10/02/2022 13:17

P Rama Judicial Juzgados Civiles de Ejecucion
%ﬁ' Conscjo Superior de la Judicatura de Sentencias SIGCMA
U Repablica de Colombia Cali - Valle del Cauca

OFICINA DE APOYO PARA LOS JUZGADOS CIVILES DEL CIRCUITO
DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI

Atento saludo.

Remito para respectivo registro.

Cordialmente,
Q?VA» 'J“’D/Q/v
1m,' ‘)\ez NINY JHOANNA DUQUE
% &% ¢ Asistente Administrativo.
25, = 2
Calle 8 N° 1-16, Oficina 404, Edificio Entreceibas . (@)
Teléfono: (2) 889 1593 contec
Correo electronico: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co

CO-SC5780-178

De: ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS <epamelavasquez@hotmail.com>

Enviado: jueves, 10 de febrero de 2022 9:08

Para: Secretaria Oficina Apoyo Juzgados Civil Circuito Ejecucion Sentencias - Seccional Cali
<secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Cc: PEDRO JOSE MEJIA MURGUEITIO <secretariageneral @mejiayasociadosabogados.com>

Asunto: Fwd: RAD. 07- 2021-00018-00 EJECUTIVO DE BANCOLOMBIA - FNG VS AKERMOS SASS Y DAVID RAMIREZ LASSO -
MEMORIAL APORTANDO LIQUIDACION DE CREDITO DE FNG . SOLICITUD DE EXPEDIENTE DIGITAL

Cordial saludo
Reenvio correo electronico
Un abrazo, mil gracias
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10/2/22, 13:49 Correo: Jennifer Alexandra Ordofiez Lasso - Outlook

From: ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS <epamelavasquez@hotmail.com>

Sent: Wednesday, February 9, 2022 8:05:39 PM

To: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juan Sebastian Ramirez
<secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com>

Subject: RAD. 07- 2021-00018-00 EJECUTIVO DE BANCOLOMBIA - FNG VS AKERMOS SASS Y DAVID RAMIREZ LASSO -
MEMORIAL APORTANDO LIQUIDACION DE CREDITO DE FNG . SOLICITUD DE EXPEDIENTE DIGITAL

Apreciados Senores,
Cordial Saludo

Me permito remitir memorial de la referencia junto con liquidacién de crédito elaborada por mi mandante
(total 03 archivos)

Agradeciendo de antemano la atencién,

Cordialmente,

ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS

Abogada - Asesora Juridica
Cel. 300 7005455

De: ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS

Enviado: viernes, 4 de febrero de 2022 3:40 p. m.

Para: secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co <secoecccali@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Juan Sebastian Ramirez
<secretariageneral@mejiayasociadosabogados.com>

Asunto: RAD. 07- 2021-00018-00 EJECUTIVO DE BANCOLOMBIA - FNG VS AKERMOS SASS Y DAVID RAMIREZ LASSO -
SOLICITUD PARA REQUERIR AL BANCO RESPECTO DE LIQUIDACION ALLEGADA

Apreciados Dres. Cordial Saludo
En mi calidad de apoderada judicial del FNG, me permito allegar memorial de la referencia.

De antemano gracias por la atencién, y que tengan un excelente fin de semanal!

Cordialmente,

ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS

Abogada - Asesora Juridica
Cel. 300 7005455
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ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS
Abogada

DOCTOR )
LEONIDAS ALBERTO PINO CANAVERA ,

JUEZ PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCION DE SENTENCIAS DE CALI
E.S.D

REFERENCIA : PROCESO EJECUTIVO

DEMANDANTE : BANCOLOMBIA - FNG

DEMANDADO : AKERMOS SASS Y DAVID RAMIREZ LASSO
RADICACION : 2021 00018 00

ORIGEN : JUZGADO 07 CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI
ASUNTO : LIQUIDACION DE CREDITO FNG

Apreciados Sefiores,

ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS, mayor de edad, vecina de Cali, identificada con la cédula de
ciudadania No. 66.953.032 de Cali, Abogada en ejercicio con Tarjeta Profesional No. 92.270 del Consejo
Superior de la Judicatura, en mi calidad de apoderada del FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A, me
permito aportar la LIQUIDACION DEL CREDITO en lo que corresponde a FONDO NACIONAL DE
GARANTIAS S.A.

Asi mismo agradezco en lo posible remitirme el link de acceso al expediente, al correo electronico
epamelavasquez@hotmail.com. teniendo en cuenta que mi mandante es SUBROGATARIO (parcial) y
requerimos acceder al expediente, con el fin de revisar el desarrollo del proceso, adelantar a las actuaciones a
que haya lugar, impulsar el proceso, en general ejercer la atencion y adecuada defensa de los intereses de mi
cliente y conocer las direcciones electronicas de notificacion y/o contacto de los demas sujetos
procesales a las cuales se les pueda enviar copia de los escritos y comunicaciones en cumplimiento del
Decreto 806 de 2020.

Agradezco poner en conocimiento de los demas sujetos procesales dado que por la calidad de
SUBROGATARIO (parcial) de mi mandante, auin no hemos tenido acceso al expediente digital.

Del Sefior Juez,

ELEONORA PAMELA VASQUEZ VILLEGAS
CC. 66.953.032 de Cali
TP. 92.270 del C.S.J.

Carrera 62 No. 1 D-51 Primer Piso - Pampalinda, Cali. Tel. 300 7005455
epamelavasquez@hotmail.com
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ESTADO DE CUENTA F N G
SUBDIRECCION DE CARTERA

Fondo Nacional de Garantias S.A.

-
No. Liquidacion ;135466

Numero de crédito : Verrelacién adjunta

Identificacion > NIT N° 9004078901

Nombre . AKERMOS S.A.S

Intermediario financiero : 8909039388 BANCOLOMBIA

Fondo administrador . FG CONFE

Oficina : CALI

DATOS INICIALES DEL CREDITO

Valor desembolsado : 93.915.550 Fecha desembolso : 05.04.2021

Tasa corrientes (%)

DATOS LIQUIDACION

Fecha liquidacion ;. 07.02.2022

Fecha ultimo pago : 05.04.2021 Tasa de mora (%) ;18,00

Saldo Capital : 93.915.550 Cuotas en mora ;001
INFORMACION PARA PAGO TOTAL
Saldo capital 93.915.550
Intereses corrientes 0
Intereses de Mora 14.264.871
Intereses de mora diferidos 0
Honorarios 0
Gastos judiciales 0
Seguros de vida 0
Seguros AMIT 0
Seguros de automovil 0
TOTAL DEUDA 108.180.421
DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenio: 53821 Referencia: 9004078901

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A
VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"
Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co
NIT. 860402272-2 - CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Este estado de cuenta tiene una vigencia de 15 dias calendarios contados a partir de su fecha de impresion
Fecha de Impresién: 07.02.2022
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ESTADO DE CUENTA F N G
SUBDIRECCION DE CARTERA
Fondo Nacional de Garantias S.A.

-
Relacion de créditos por liquidacion:

1000000116206-1000000116207-1000000116208-1000000116209

Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co
NIT. 860402272-2 - CALLE 26A No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Este estado de cuenta tiene una vigencia de 15 dias calendarios contados a partir de su fecha de impresion
Fecha de Impresién: 07.02.2022
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DETALLE PAGOS REALIZADOS
SUBDIRECCION DE CARTERA

FNG

Fondo Nacional de Garantfas S.A.

—
No. Liquidacion ;135466
Numero de crédito . Verrelacion adjunta
Identificacion : NIT N° 9004078901
Nombre . AKERMOS S.A.S
Intermediario financiero : 8909039388 BANCOLOMBIA
Fondo administrador : 0010 FG CONFE
Oficina ;0022 CALI
DATOS INICIALES DEL CREDITO
Valor desembolsado : 93.915.550 Fecha desembolso . 05.04.2021
DETALLE PAGOS REALIZADOS
| DIA PAGO CONCEPTO VALOR ABONO |
DATOS PARA EL PAGO
Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenio: 53821 Referencia: 9004078901

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A
VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"

Fondo Nacional de Garantias - PBX (1)3239000 FAX (1)3239006 Pagina WEB: WWW.FNG.GOV.CO - E-Mail: servicio.cliente@fng.gov.co NIT. 860402272-2 - CALLE 26A
No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Fecha de Impresién: 07.02.2022
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DETALLE PAGOS REALIZADOS F N G
SUBDIRECCION DE CARTERA

Fondo Nacional de Garantfas S.A.

-
Relacion de créditos por liquidacion:
1000000116206-1000000116207-1000000116208-1000000116209

DATOS PARA EL PAGO

Entidad: BANCOLOMBIA Cuenta Convenio: 53821 Referencia: 9004078901

"LOS DATOS SUMINISTRADOS POR LA GERENCIA DE OPERACIONES DEL FNG EN PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESTAN SUJETOS A
VERIFICACION Y NO INCLUYEN HONORARIOS DE ABOGADOS"
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No. 13-97 PISO 25 EDIFICIO BULEVAR TEQUENDAMA - BOGOTA
Fecha de Impresién: 07.02.2022
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